
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSUSONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME 2024-2025158 158 158 5378

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,78 8 2 7,03 7 3 5,63 6 2 5,34 8 5 6,22 10 8 7,59 51 25 42,59 329,450

Okul Ortalaması 14 5 12,18 8 1 7,86 6 3 5,60 7 2 6,31 8 5 6,74 11 7 8,66 55 22 47,35 345,300

KATILIMLAR

1 0 NEJAT ERCA* 8 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 8 1 7,67 20 0 20,00 20 0 20,00 84 5 82,33 479,822 1 1 1 1 45
% 0,84

2 0 ARDA ÖZEN 8 20 0 20,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 84 6 82,01 479,013 2 2 2 2 51
% 0,95

3 0 BUĞRA CANSU 8 19 1 18,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 20 0 20,00 17 3 16,00 84 6 82,00 472,632 3 3 3 3 97
% 1,80

4 0 BERRA TİLKAT 8 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 16 4 14,67 83 7 80,68 467,447 4 4 4 4 140
% 2,60

5 0 AHMET BURAK KUMOVA8 19 1 18,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 19 1 18,67 17 3 16,00 83 7 80,67 466,962 5 5 5 5 148
% 2,75

6 0 UMUT AKAN 8 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 17 3 16,00 82 8 79,34 461,355 6 6 6 6 219
% 4,07

7 0 MEHMET ÇELİKTEN 8 19 1 18,67 10 0 10,00 9 0 9,00 10 0 10,00 18 2 17,33 16 4 14,67 82 7 79,67 458,955 7 7 7 7 239
% 4,44

8 0 NEŞE DEMİRTAŞ 8 20 0 20,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 17 3 16,00 16 4 14,67 79 11 75,34 452,209 8 8 8 8 319
% 5,93

9 0 EYMEN ÖZTAŞ 8 19 1 18,67 10 0 10,00 8 2 7,33 7 2 6,33 17 2 16,33 17 3 16,00 78 10 74,66 451,508 9 9 9 9 326
% 6,06

10 0 BERİL ONAR 8 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 18 2 17,33 16 4 14,67 80 10 76,67 446,728 10 10 10 10 389
% 7,23

11 0 TUĞBA KARİPOĞLU 8 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 17 2 16,33 18 2 17,33 79 10 75,66 446,193 11 11 11 11 397
% 7,38

12 0 TALHA MANDALI 8 19 1 18,67 10 0 10,00 6 4 4,67 10 0 10,00 17 3 16,00 16 4 14,67 78 12 74,01 445,053 12 12 12 12 415
% 7,72

13 0 ECRİN ALAY 8 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 19 1 18,67 14 6 12,00 78 12 74,00 442,648 13 13 13 13 441
% 8,20

14 0 UMUT KESKİN 8 19 1 18,67 10 0 10,00 8 2 7,33 8 1 7,67 16 4 14,67 16 3 15,00 77 11 73,34 442,304 14 14 14 14 449
% 8,35

15 0 POYRAZ ÖZDEMİR 8 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 18 2 17,33 15 5 13,33 79 11 75,33 441,226 15 15 15 15 461
% 8,57

16 0 İPEK ATLAY 8 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 16 4 14,67 16 4 14,67 78 12 74,01 439,172 16 16 16 16 485
% 9,02

17 0 MELEKNUR ÇİFTÇİ 8 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 12 0 12,00 18 2 17,33 75 7 72,67 436,618 17 17 17 17 507
% 9,43

18 0 NİHAL ŞEVİK 8 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 13 6 11,00 19 1 18,67 76 13 71,68 432,070 18 18 18 18 566
% 11

19 0 ESRA NAZ HANGÜL 8 20 0 20,00 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 1 9,67 16 2 15,33 74 5 72,33 431,729 19 19 19 19 573
% 11

20 0 FATMA ECRİN ATIK 8 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 16 2 15,33 15 5 13,33 76 12 72,00 430,504 20 20 20 20 594
% 11

21 0 EGE SONKAN 8 19 1 18,67 10 0 10,00 7 2 6,33 9 1 8,67 12 3 11,00 17 3 16,00 74 10 70,67 430,444 21 21 21 21 595
% 11

22 0 ERDEM KORKMAZ 8 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 6 4 4,67 19 1 18,67 15 4 13,67 74 15 69,01 428,635 22 22 22 22 634
% 12

23 0 ERDEM TOPUZ 8A 14 6 12,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 19 1 18,67 16 4 14,67 75 15 70,01 428,249 1 23 23 23 638
% 12

24 0 HÜMEYSA KIR 8 19 1 18,67 10 0 10,00 7 3 6,00 8 0 8,00 13 2 12,33 15 5 13,33 72 11 68,33 423,472 23 24 24 24 713
% 13

25 252 ELİF AKGÜN 8 15 4 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 14 4 12,67 17 3 16,00 75 12 71,01 422,760 24 25 25 25 726
% 13

26 0 EYLÜL YILDIRIM 8 14 6 12,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 16 4 14,67 18 2 17,33 74 16 68,67 422,240 25 26 26 26 732
% 14

27 0 ECRİN KAPLAN 8 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 12 3 11,00 13 7 10,67 74 11 70,34 421,198 26 27 27 27 752
% 14

28 0 KAAN TUNÇDEMİR 8 16 3 15,00 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 16 4 14,67 15 5 13,33 74 15 69,00 420,472 27 28 28 28 762
% 14

29 0 KAAN KOCABAŞ 8 14 6 12,00 9 1 8,67 7 3 6,00 7 2 6,33 16 4 14,67 18 2 17,33 71 18 65,00 416,188 28 29 29 29 830
% 15

30 0 BATUHAN BULUT 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 18 1 17,67 11 9 8,00 72 17 66,34 413,877 2 30 30 30 859
% 16

31 0 CEMRE APAYDIN 8 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 13 3 12,00 13 5 11,33 72 12 67,99 413,554 29 31 31 31 864
% 16

32 0 GÖKÇE BUĞLEM GÖÇEN8 17 2 16,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 13 6 11,00 15 5 13,33 72 16 66,66 411,307 30 32 32 32 889
% 17

33 0 ALPEREN İBA 8 19 0 19,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 0 9,00 12 6 10,00 14 5 12,33 70 15 65,00 410,796 31 33 33 33 898
% 17
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Genel Ortalama 13 6 10,78 8 2 7,03 7 3 5,63 6 2 5,34 8 5 6,22 10 8 7,59 51 25 42,59 329,450

Okul Ortalaması 14 5 12,18 8 1 7,86 6 3 5,60 7 2 6,31 8 5 6,74 11 7 8,66 55 22 47,35 345,300

KATILIMLAR

34 0 GİRAY DENKTAŞ 8 15 2 14,33 8 2 7,33 5 5 3,33 6 2 5,33 16 1 15,67 16 4 14,67 66 16 60,66 410,792 32 34 34 34 899
% 17

35 0 TESLİME ÇETİN 8 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 15 4 13,67 14 6 12,00 69 20 62,34 403,551 33 35 35 35 1032
% 19

36 0 IŞIL ERDOĞAN 8 16 3 15,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 15 4 13,67 15 5 13,33 67 21 60,00 403,537 34 36 36 36 1033
% 19

37 0 AYÇA DÖNER 8 17 2 16,33 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 12 3 11,00 14 6 12,00 68 16 62,66 400,739 35 37 37 37 1086
% 20

38 0 DURSUN AHMET TUNÇ8 17 3 16,00 10 0 10,00 6 4 4,67 8 2 7,33 12 7 9,67 15 4 13,67 68 20 61,34 398,375 36 38 38 38 1137
% 21

39 0 ECRİN ÇALIŞKAN 8 15 3 14,00 9 0 9,00 8 2 7,33 8 2 7,33 13 2 12,33 13 4 11,67 66 13 61,66 396,172 37 39 39 39 1179
% 22

40 0 ZEYNEP SOYÇEK 8 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 5 8,33 14 6 12,00 69 16 63,67 395,436 38 40 40 40 1195
% 22

41 0 DENİZ EFE DÖNERTAŞ 8A 13 7 10,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 14 5 12,33 15 5 13,33 69 20 62,33 392,025 3 41 41 41 1254
% 23

42 0 METE SEVERLER 8 15 5 13,33 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 17 3 16,00 11 9 8,00 67 23 59,33 391,173 39 42 42 42 1272
% 24

43 0 ASYA AYAZ 8 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 3 7,00 14 5 12,33 67 13 62,67 391,140 40 43 43 43 1274
% 24

44 0 AYŞE NAZ YANIK 8 17 2 16,33 10 0 10,00 7 3 6,00 6 4 4,67 11 7 8,67 14 6 12,00 65 22 57,67 387,204 41 44 44 44 1363
% 25

45 0 ERDEM CAN 8 16 3 15,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 1 7,67 14 3 13,00 11 9 8,00 65 20 58,34 385,640 42 45 45 45 1388
% 26

46 0 YUSUF ÇARIKÇI 8 18 1 17,67 7 2 6,33 6 2 5,33 10 0 10,00 10 3 9,00 11 4 9,67 62 12 58,00 385,473 43 46 46 46 1395
% 26

47 0 HAKAN SEVİM 8 14 6 12,00 10 0 10,00 7 3 6,00 8 2 7,33 12 7 9,67 15 5 13,33 66 23 58,33 382,142 44 47 47 47 1470
% 27

48 0 BATUR* P AKYÜZ 8A 14 5 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 11 5 9,33 14 6 12,00 66 19 59,66 381,737 4 48 48 48 1479
% 28

49 0 HANİFE ERDOĞDU 8 17 3 16,00 9 1 8,67 7 1 6,67 9 1 8,67 9 4 7,67 12 5 10,33 63 15 58,01 379,708 45 49 49 49 1515
% 28

50 0 ESİLA NİŞLİ 8 17 3 16,00 10 0 10,00 6 4 4,67 6 4 4,67 12 6 10,00 12 8 9,33 63 25 54,67 377,889 46 50 50 50 1547
% 29

51 0 BELİNAY ÇALGIN 8 17 3 16,00 10 0 10,00 7 3 6,00 8 2 7,33 12 5 10,33 10 10 6,67 64 23 56,33 374,858 47 51 51 51 1606
% 30

52 0 EGEHAN KAYABAŞI 8 18 2 17,33 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 10 6 8,00 11 9 8,00 63 23 55,33 373,811 48 52 52 52 1626
% 30

53 0 ÖMER BERK DOBURLU8 18 2 17,33 10 0 10,00 3 5 1,33 9 1 8,67 12 5 10,33 10 10 6,67 62 23 54,33 373,801 49 53 53 53 1628
% 30

54 0 EMİR FURKAN BAL 8B 17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 2 6,33 9 6 7,00 13 7 10,67 61 23 53,33 371,562 1 54 54 54 1676
% 31

55 0 ECE ERDİL 8 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 11 6 9,00 11 9 8,00 64 23 56,34 371,220 50 55 55 55 1685
% 31

56 0 HACER SARI 8 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 2 6,33 8 3 7,00 12 6 10,00 60 18 53,99 371,028 51 56 56 56 1690
% 31

57 0 UMUT ÖZTÜRK 8 17 2 16,33 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 8 3 7,00 12 8 9,33 61 19 54,66 370,712 52 57 57 57 1697
% 32

58 0 ENES ŞAHİN 8 15 4 13,67 10 0 10,00 7 3 6,00 7 3 6,00 11 6 9,00 12 8 9,33 62 24 54,00 368,036 53 58 58 58 1759
% 33

59 0 KEREM KİRAY 8 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 1 7,67 14 3 13,00 7 13 2,67 63 23 55,35 367,249 54 59 59 59 1776
% 33

60 0 SUDE NAZ ERSİ N  15 4 13,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 1 7,67 9 3 8,00 11 8 8,33 62 17 56,34 367,235 1 60 60 60 1777
% 33

61 0 İSMAİL DEDELER 8 15 5 13,33 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 6 7,00 14 6 12,00 61 24 53,00 366,457 55 61 61 61 1792
% 33

62 0 BERRİN POLAT 8 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 5 8,33 12 8 9,33 62 23 54,32 365,668 56 62 62 62 1816
% 34

63 0 AZRA AKBULUT 8 17 1 16,67 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 7 9 4,00 13 7 10,67 61 23 53,34 364,904 57 63 63 63 1828
% 34

64 0 NİSANUR SABANCI 8 18 2 17,33 9 1 8,67 8 1 7,67 9 1 8,67 5 9 2,00 13 7 10,67 62 21 55,01 364,678 58 64 64 64 1838
% 34

65 0 ALİ CANCILLI PRO 8D 15 4 13,67 10 0 10,00 6 4 4,67 9 1 8,67 9 4 7,67 12 8 9,33 61 21 54,01 363,854 1 65 65 65 1860
% 35

66 0 SEMRA KULA 8 13 5 11,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 2 8,33 11 7 8,67 62 15 57,00 363,403 59 66 66 66 1871
% 35
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)
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Genel Ortalama 13 6 10,78 8 2 7,03 7 3 5,63 6 2 5,34 8 5 6,22 10 8 7,59 51 25 42,59 329,450

Okul Ortalaması 14 5 12,18 8 1 7,86 6 3 5,60 7 2 6,31 8 5 6,74 11 7 8,66 55 22 47,35 345,300

KATILIMLAR

67 0 FURKAN EGE UZUN 8 16 2 15,33 7 3 6,00 5 5 3,33 7 2 6,33 9 3 8,00 11 3 10,00 55 18 48,99 362,568 60 67 67 67 1888
% 35

68 0 ALPARSLAN KASIMOĞLU8 13 7 10,67 10 0 10,00 6 4 4,67 6 4 4,67 10 3 9,00 14 6 12,00 59 24 51,01 361,453 61 68 68 68 1906
% 35

69 0 ELA AYDIN 8 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 7 4 5,67 11 9 8,00 60 21 53,01 361,350 62 69 69 69 1908
% 35

70 0 YAĞMUR TUANA ERDEMİR8 15 3 14,00 10 0 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 8 7 5,67 12 7 9,67 61 21 54,01 360,705 63 70 70 70 1923
% 36

71 0 ZEYNEP BERİL KÖĞÇE 8 15 4 13,67 8 1 7,67 6 4 4,67 9 1 8,67 10 8 7,33 12 7 9,67 60 25 51,68 359,934 64 71 71 71 1939
% 36

72 0 GÖKAY KAPLAN 8 15 5 13,33 10 0 10,00 4 4 2,67 6 4 4,67 10 3 9,00 12 7 9,67 57 23 49,34 359,619 65 72 72 72 1947
% 36

73 0 ŞİRİN GÜRBÜZ 8 16 4 14,67 10 0 10,00 8 1 7,67 9 1 8,67 6 8 3,33 12 6 10,00 61 20 54,34 358,221 66 73 73 73 1975
% 37

74 0 DERİN POY * 8 14 3 13,00 9 1 8,67 6 2 5,33 8 2 7,33 6 1 5,67 13 6 11,00 56 15 51,00 356,366 67 74 74 74 2007
% 37

75 0 NİSA ASYA SAPMAZ 8 13 7 10,67 10 0 10,00 9 1 8,67 2 0 2,00 9 3 8,00 12 4 10,67 55 15 50,01 355,274 68 75 75 75 2030
% 38

76 0 FEYZA GÜNAY 8I 17 3 16,00 9 1 8,67 5 5 3,33 9 1 8,67 6 2 5,33 11 9 8,00 57 21 50,00 353,824 1 76 76 76 2051
% 38

77 0 MELİS PEKDÜ Z 8 14 4 12,67 9 0 9,00 7 1 6,67 4 1 3,67 10 4 8,67 10 6 8,00 54 16 48,68 352,854 69 77 77 77 2071
% 39

78 0 ÖMER KURŞUN 8 13 7 10,67 10 0 10,00 5 5 3,33 6 2 5,33 10 4 8,67 12 6 10,00 56 24 48,00 350,255 70 78 78 78 2135
% 40

79 0 ELVİN ÜNAL 8 13 6 11,00 9 1 8,67 6 3 5,00 6 4 4,67 11 7 8,67 12 8 9,33 57 29 47,34 348,898 71 79 79 79 2168
% 40

80 0 ESRA POTUROĞLU 8 18 2 17,33 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 6 8 3,33 10 10 6,67 57 27 48,00 346,656 72 80 80 80 2206
% 41

81 0 ÇAĞLA SARTIK 8 17 3 16,00 9 0 9,00 6 4 4,67 7 3 6,00 4 5 2,33 12 8 9,33 55 23 47,33 345,631 73 81 81 81 2222
% 41

82 0 İKBAL SU AKS U 8 17 3 16,00 9 1 8,67 7 3 6,00 9 0 9,00 4 4 2,67 10 8 7,33 56 19 49,67 345,299 74 82 82 82 2229
% 41

83 0 BEREN YALÇIN 8B 12 8 9,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 9 6,00 12 7 9,67 60 27 51,00 344,889 2 83 83 83 2240
% 42

84 0 ZEYNEP FADİME KARDAŞ8 13 3 12,00 9 1 8,67 6 3 5,00 7 2 6,33 6 2 5,33 11 3 10,00 52 14 47,33 344,333 75 84 84 84 2265
% 42

85 0 ENES KAYRA ACAR 8 13 7 10,67 10 0 10,00 6 4 4,67 9 1 8,67 7 5 5,33 12 8 9,33 57 25 48,67 340,888 76 85 85 85 2333
% 43

86 0 ZEYNEP GÜRBÜZ 8 13 5 11,33 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 5 2 4,33 12 8 9,33 55 20 48,32 340,576 77 86 86 86 2342
% 44

87 0 MUHAMMED     AKBULUT8 12 7 9,67 9 0 9,00 7 2 6,33 5 2 4,33 10 5 8,33 10 6 8,00 53 22 45,66 338,766 78 87 87 87 2382
% 44

88 0 ENES EKEN 8 15 5 13,33 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 9 6 7,00 8 12 4,00 57 28 47,66 337,673 79 88 88 88 2406
% 45

89 0 ELİF TANIN 8A 12 7 9,67 8 2 7,33 9 0 9,00 5 4 3,67 10 4 8,67 10 9 7,00 54 26 45,34 337,346 5 89 89 89 2410
% 45

90 0 ELİF UGEY 8 15 4 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 2 6,33 6 5 4,33 9 10 5,67 55 23 47,34 336,410 80 90 90 90 2428
% 45

91 0 AZRA AYDOĞAN 8C 16 3 15,00 9 1 8,67 4 3 3,00 9 1 8,67 4 7 1,67 10 4 8,67 52 19 45,68 335,999 1 91 91 91 2434
% 45

92 0 ZEKİ BUĞRA COŞAN 8 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 2 4,33 11 6 9,00 54 20 47,33 335,892 81 92 92 92 2440
% 45

93 0 BEDİRHAN AKKAYNAK 8 14 3 13,00 10 0 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 0 1 -0,33 12 5 10,33 52 13 47,67 333,590 82 93 93 93 2503
% 47

94 0 HÜSEYİN SARIKAYA 8 16 4 14,67 9 1 8,67 5 5 3,33 5 5 3,33 5 14 0,33 12 8 9,33 52 37 39,66 324,220 83 94 94 94 2743
% 51

95 0 EYÜP BAHADIR 8 14 5 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 3 9 0,00 11 8 8,33 53 27 43,99 323,000 84 95 95 95 2778
% 52

96 0 EZGİ DEMİREL 8 13 7 10,67 5 5 3,33 9 1 8,67 7 2 6,33 3 2 2,33 12 8 9,33 49 25 40,66 321,126 85 96 96 96 2818
% 52

97 0 KUZEY EKER 8 15 4 13,67 9 1 8,67 5 3 4,00 5 3 4,00 6 7 3,67 8 9 5,00 48 27 39,01 318,440 86 97 97 97 2891
% 54

98 0 HAKTAN KILIÇASLAN 8 15 4 13,67 8 2 7,33 7 3 6,00 1 4 -0,33 4 7 1,67 11 9 8,00 46 29 36,34 317,360 87 98 98 98 2913
% 54

99 0 EBRAR NİŞLİ 8 15 5 13,33 8 2 7,33 7 1 6,67 6 3 5,00 1 6 -1,00 11 9 8,00 48 26 39,33 313,879 88 99 99 99 2992
% 56
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)
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Genel Ortalama 13 6 10,78 8 2 7,03 7 3 5,63 6 2 5,34 8 5 6,22 10 8 7,59 51 25 42,59 329,450

Okul Ortalaması 14 5 12,18 8 1 7,86 6 3 5,60 7 2 6,31 8 5 6,74 11 7 8,66 55 22 47,35 345,300

KATILIMLAR

100 0 TAHİR EFE AKAN 8B 15 4 13,67 9 1 8,67 1 1 0,67 4 4 2,67 1 0 1,00 11 9 8,00 41 19 34,68 311,135 3 100 100 100 3060
% 57

101 0 HURİYE NAZ ÇELTİK 8 13 4 11,67 9 1 8,67 6 3 5,00 6 2 5,33 3 4 1,67 9 8 6,33 46 22 38,67 310,651 89 101 101 101 3068
% 57

102 0 TUANA ÖZCAN  14 6 12,00 8 2 7,33 8 1 7,67 7 2 6,33 2 5 0,33 8 6 6,00 47 22 39,66 309,411 2 102 102 102 3096
% 58

103 0 YUSUF EGE TÜRKOĞLU8 14 5 12,33 8 2 7,33 5 5 3,33 6 2 5,33 2 10 -1,33 12 7 9,67 47 31 36,66 309,163 90 103 103 103 3107
% 58

104 0 ERDEM DURUR 8 15 4 13,67 5 1 4,67 8 2 7,33 2 0 2,00 9 7 6,67 39 14 34,34 309,009 91 104 104 104 3111
% 58

105 0 EZGİ TÜZÜNER 8 13 6 11,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 3 4,00 2 1 1,67 10 8 7,33 44 24 36,00 307,019 92 105 105 105 3159
% 59

106 0 AZMİ CAN AÇIKDİL 8 12 4 10,67 10 0 10,00 6 2 5,33 6 1 5,67 5 3 4,00 6 9 3,00 45 19 38,67 305,825 93 106 106 106 3185
% 59

107 0 SELİN SARIKAYA 8 12 3 11,00 10 0 10,00 4 2 3,33 4 4 2,67 4 2 3,33 8 8 5,33 42 19 35,66 305,743 94 107 107 107 3188
% 59

108 0 AYŞENUR ÖZKEFAL 8 11 7 8,67 7 2 6,33 7 2 6,33 4 4 2,67 6 0 6,00 7 7 4,67 42 22 34,67 303,793 95 108 108 108 3235
% 60

109 0 DURU MERSİNLİ 8 12 6 10,00 7 1 6,67 6 3 5,00 9 1 8,67 4 3 3,00 6 5 4,33 44 19 37,67 302,526 96 109 109 109 3267
% 61

110 0 EMİR BANDIRMACI 8 9 8 6,33 9 1 8,67 8 2 7,33 5 1 4,67 7 6 5,00 9 10 5,67 47 28 37,67 302,317 97 110 110 110 3275
% 61

111 0 NİLSU ERHAN 8 13 5 11,33 6 3 5,00 4 2 3,33 9 1 8,67 4 9 1,00 9 8 6,33 45 28 35,66 302,133 98 111 111 111 3280
% 61

112 0 ALİ TAHA İNCİ 8B 11 6 9,00 10 0 10,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 8 5,33 6 14 1,33 50 33 38,99 301,152 4 112 112 112 3310
% 62

113 0 BURAK KAYGISZ 8 11 9 8,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 6 8 3,33 9 11 5,33 49 35 37,32 300,893 99 113 113 113 3316
% 62

114 0 GÜLAFER İREM ÇAVDAR8 13 6 11,00 8 2 7,33 6 3 5,00 6 1 5,67 4 8 1,33 8 8 5,33 45 28 35,66 300,495 100 114 114 114 3327
% 62

115 0 NİSA BODUROGLU 8 15 4 13,67 9 1 8,67 2 2 1,33 6 2 5,33 4 2 3,33 4 7 1,67 40 18 34,00 300,213 101 115 115 115 3333
% 62

116 0 BETÜL AKSOY 8 10 6 8,00 5 1 4,67 6 3 5,00 7 3 6,00 5 2 4,33 8 6 6,00 41 21 34,00 299,033 102 116 116 116 3368
% 63

117 0 MERYEM ADİI JASIM 8C 14 5 12,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 1 8 -1,67 8 11 4,33 48 29 38,33 298,046 2 117 117 117 3392
% 63

118 0 DENİZ YASA*R 8 11 9 8,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 4 5 2,33 9 11 5,33 47 32 36,32 296,435 103 118 118 118 3422
% 64

119 0 EBRU AKSÖZ 8 10 9 7,00 8 2 7,33 5 4 3,67 5 4 3,67 5 6 3,00 11 9 8,00 44 34 32,67 295,648 104 119 119 119 3445
% 64

120 0 KADİR KAAN KILIÇ 8 10 5 8,33 9 1 8,67 2 1 1,67 5 4 3,67 4 7 1,67 10 6 8,00 40 24 32,01 294,191 105 120 120 120 3489
% 65

121 0 BELİNAY BOZDEMİR 8 12 6 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 5 4 3,67 1 2 0,33 9 11 5,33 43 27 34,00 292,994 106 121 121 121 3529
% 66

122 0 YAĞMUR SENA ERDOĞDU8 13 6 11,00 9 1 8,67 6 4 4,67 6 4 4,67 4 5 2,33 6 11 2,33 44 31 33,67 292,444 107 122 122 122 3546
% 66

123 0 CAN ALEV 8 11 8 8,33 9 1 8,67 7 1 6,67 4 2 3,33 4 9 1,00 8 7 5,67 43 28 33,67 290,722 108 123 123 123 3591
% 67

124 0 ELİFSU BARSLIER 8 12 4 10,67 8 1 7,67 4 1 3,67 9 0 9,00 0 2 -0,67 7 8 4,33 40 16 34,67 289,462 109 124 124 124 3612
% 67

125 0 İBRAHİM AVUCİ 8 14 3 13,00 6 4 4,67 6 3 5,00 4 5 2,33 3 10 -0,33 8 11 4,33 41 36 29,00 288,515 110 125 125 125 3632
% 68

126 0 SÜLEYMAN ŞENER 8 10 8 7,33 8 2 7,33 6 3 5,00 7 2 6,33 7 10 3,67 6 11 2,33 44 36 31,99 283,104 111 126 126 126 3769
% 70

127 0 FURKAN ÜŞENMEZ 8 8 10 4,67 8 1 7,67 4 5 2,33 3 3 2,00 5 4 3,67 10 8 7,33 38 31 27,67 281,096 112 127 127 127 3824
% 71

128 0 ELİF ECE KAYHAN 8 12 8 9,33 9 1 8,67 4 6 2,00 7 3 6,00 4 16 -1,33 9 11 5,33 45 45 30,00 278,928 113 128 128 128 3889
% 72

129 0 BULUTAKDAĞ 8B 11 8 8,33 6 2 5,33 6 3 5,00 4 3 3,00 0 2 -0,67 8 5 6,33 35 23 27,32 277,175 5 129 129 129 3926
% 73

130 0 BEGÜM GÜL 8 10 4 8,67 7 1 6,67 3 3 2,00 5 2 4,33 3 3 2,00 6 8 3,33 34 21 27,00 276,116 114 130 130 130 3948
% 73

131 0 SALİM SEFA ŞAHİN 8 10 6 8,00 5 3 4,00 4 5 2,33 3 1 2,67 6 4 4,67 4 4 2,67 32 23 24,34 275,495 115 131 131 131 3963
% 74

132 0 ELİF ECRİN GÖKDENİZ 8 11 7 8,67 6 3 5,00 5 3 4,00 6 3 5,00 5 8 2,33 6 11 2,33 39 35 27,33 275,441 116 132 132 132 3966
% 74
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSUSONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME 2024-2025158 158 158 5378

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,78 8 2 7,03 7 3 5,63 6 2 5,34 8 5 6,22 10 8 7,59 51 25 42,59 329,450

Okul Ortalaması 14 5 12,18 8 1 7,86 6 3 5,60 7 2 6,31 8 5 6,74 11 7 8,66 55 22 47,35 345,300

KATILIMLAR

133 0 SILA ŞENGÜL 8 12 6 10,00 7 2 6,33 5 4 3,67 3 1 2,67 4 5 2,33 4 11 0,33 35 29 25,33 271,049 117 133 133 133 4079
% 76

134 0 BERİL DEMİR 8 12 8 9,33 6 4 4,67 2 7 -0,33 8 2 7,33 3 7 0,67 7 12 3,00 38 40 24,67 268,736 118 134 134 134 4131
% 77

135 0 MEHMET HAKAN   AVCI8 10 10 6,67 6 4 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 4 10 0,67 7 12 3,00 41 42 27,01 267,683 119 135 135 135 4151
% 77

136 0 NİSANUR BARMAKSIZ 8 11 5 9,33 9 1 8,67 2 8 -0,67 3 4 1,67 4 11 0,33 7 11 3,33 36 40 22,66 266,163 120 136 136 136 4182
% 78

137 0 MERVE DEDELER 8 10 8 7,33 5 3 4,00 7 2 6,33 1 2 0,33 1 2 0,33 8 12 4,00 32 29 22,32 263,747 121 137 137 137 4223
% 79

138 0 ŞEVVALÇAĞLIYAN 8B 9 10 5,67 5 5 3,33 8 2 7,33 1 4 -0,33 1 7 -1,33 9 5 7,33 33 33 22,00 262,954 6 138 138 138 4241
% 79

139 0 MÜRÜVVET ARAPOĞ LU8 10 9 7,00 6 4 4,67 4 6 2,00 4 5 2,33 3 2 2,33 7 12 3,00 34 38 21,33 262,571 122 139 139 139 4251
% 79

140 0 YAĞIZ TÜRELİK 8 8 9 5,00 9 1 8,67 4 6 2,00 1 1 0,67 7 3 6,00 29 20 22,34 262,296 123 140 140 140 4256
% 79

141 0 BEYZA SELEK 8 8 8 5,33 8 2 7,33 2 4 0,67 5 4 3,67 2 0 2,00 7 10 3,67 32 28 22,67 260,569 124 141 141 141 4287
% 80

142 0 CEYLİN APAYDIN 8 7 8 4,33 6 0 6,00 3 0 3,00 6 3 5,00 4 4 2,67 5 7 2,67 31 22 23,67 259,158 125 142 142 142 4321
% 80

143 0 CANAN ABDULLAHOĞLU8 9 9 6,00 8 2 7,33 4 5 2,33 6 2 5,33 3 12 -1,00 7 9 4,00 37 39 23,99 257,763 126 143 143 143 4346
% 81

144 0 ZEY EP FFİDAN 8 7 10 3,67 6 4 4,67 5 4 3,67 8 2 7,33 3 7 0,67 7 10 3,67 36 37 23,68 254,449 127 144 144 144 4402
% 82

145 0 MÜNEVVER KARAN 8 8 7 5,67 6 3 5,00 5 3 4,00 4 3 3,00 2 6 0,00 6 10 2,67 31 32 20,34 250,834 128 145 145 145 4482
% 83

146 0 EROL TALHA KULA 8 6 6 4,00 1 2 0,33 3 2 2,33 4 1 3,67 2 2 1,33 6 2 5,33 22 15 16,99 250,345 129 146 146 146 4487
% 83

147 0 RÜZGAR KAYRA 8C 6 10 2,67 6 4 4,67 7 3 6,00 1 4 -0,33 8 6 6,00 28 27 19,01 246,501 3 147 147 147 4553
% 85

148 0 HATİCENAZ ÇAMOĞLU8B 5 11 1,33 4 2 3,33 5 4 3,67 8 2 7,33 5 4 3,67 3 8 0,33 30 31 19,66 241,093 7 148 148 148 4652
% 87

149 0 BETÜL ERVA KÖSE 8 7 6 5,00 6 2 5,33 5 1 4,67 6 2 5,33 1 4 -0,33 4 12 0,00 29 27 20,00 240,853 130 149 149 149 4658
% 87

150 0 BEREN ALMAZ  8 9 5,00 6 4 4,67 4 5 2,33 4 3 3,00 2 7 -0,33 5 9 2,00 29 37 16,67 240,047 3 150 150 150 4675
% 87

151 0 EMRE IŞIK 8 5 12 1,00 5 5 3,33 2 7 -0,33 3 7 0,67 7 10 3,67 7 8 4,33 29 49 12,67 238,497 131 151 151 151 4702
% 87

152 0 ENES ÇAKIR 8 8 10 4,67 4 5 2,33 1 0 1,00 3 3 2,00 2 8 -0,67 7 10 3,67 25 36 13,00 236,138 132 152 152 152 4739
% 88

153 0 DİLA   ÇİTCİ 8D 6 10 2,67 5 0 5,00 3 3 2,00 1 1 0,67 3 0 3,00 4 12 0,00 22 26 13,34 232,228 2 153 153 153 4811
% 89

154 0 NAZİRE ÇELTİK 8 8 11 4,33 4 4 2,67 4 3 3,00 0 13 -4,33 8 7 5,67 24 38 11,34 227,510 133 154 154 154 4871
% 91

155 0 M Mİ R  DEDEOĞ 8 7 12 3,00 4 4 2,67 3 4 1,67 2 12 -2,00 7 10 3,67 23 42 9,01 222,025 134 155 155 155 4962
% 92

156 0 FURKAN YAŞAYAN 8 2 13 -2,33 9 1 8,67 10 0 10,00 2 5 0,33 1 9 -2,00 5 10 1,67 29 38 16,34 216,890 135 156 156 156 5033
% 94

157 0 HİRASU ÖZEN 8 7 13 2,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 8 0,33 6 14 1,33 25 56 6,33 216,226 136 157 157 157 5040
% 94

158 0 ÖYKÜ NAZ OBUZ 8 4 12 0,00 2 3 1,00 4 2 3,33 3 3 2,00 1 6 -1,00 4 11 0,33 18 37 5,66 202,893 137 158 158 158 5189
% 96
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSUSONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME 2024-2025158 158 158 5378

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,78 8 2 7,03 7 3 5,63 6 2 5,34 8 5 6,22 10 8 7,59 51 25 42,59 329,450

Okul Ortalaması 14 5 12,18 8 1 7,86 6 3 5,60 7 2 6,31 8 5 6,74 11 7 8,66 55 22 47,35 345,300

KATILIMLAR
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME 2024-2025

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul
(158)

12,18 7,86 5,60 6,31 6,74 8,66 47,35 345,300

İlçe
(158)

12,18 (1) 7,86 (1) 5,60 (1) 6,31 (1) 6,74 (1) 8,66 (1) 47,35 (1) 345,300
İl

(158)
12,18 (1) 7,86 (1) 5,60 (1) 6,31 (1) 6,74 (1) 8,66 (1) 47,35 (1) 345,300

Genel
(5378)

10,78 (25) 7,03 (22) 5,63 (44) 5,34 (24) 6,22 (32) 7,59 (24) 42,59 (28) 329,450
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(3)
10,22 7,33 6,22 5,67 2,67 5,44 37,55 305,560

8
(137)

12,46 7,91 5,61 6,33 6,96 8,88 48,15 348,520
8A
(5)

12,13 8,67 7,93 7,67 13,33 11,00 60,73 390,650
8B
(7)

9,05 6,67 5,52 4,81 3,00 6,24 35,29 301,420
8C
(3)

10,00 7,34 3,00 7,78 -0,11 6,33 34,34 293,520
8D
(2)

8,17 7,50 3,34 4,67 5,34 4,66 33,68 298,040
8I
(1)

16,00 8,67 3,33 8,67 5,33 8,00 50,00 353,820
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU okulunda 158 7

ŞEHZADELER ilçesinde 158 7 1
MANİSA ilinde 158 7 1 1

Genelde 5378 415 99 57 30

DERECELER

Genelde sınava 99 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 28. oldu

MANİSA ilinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu

ŞEHZADELER ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME 2024-2025
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0,45 0,28 45

[-] Cümle türlerini tanır. 1 0,36 0,55 36

[-] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,47 0,40 47

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to make a simple phone call asking and
responding to questions.

1 0,36 0,36 36

[-] Students will be able to get the gist of short, clear, simple
descriptions of a process.

1 0,44 0,35 44

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini
yorumlar.

1 0,37 0,28 37

[-] Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı
arasında olduğunu belirler.

2 0,75 0,51 38

[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

2 0,88 0,39 44

[-] Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1,06 0,46 35

[-] Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak
ifade eder.

2 0,93 0,30 47

[-] Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0,39 0,23 39

[-] Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder
ve karşılaştırır.

1 0,21 0,44 21

[-] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını
belirler.

1 0,47 0,30 47

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

3 0,90 1,11 30

[-] Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı
yapan çarpanlara örnek verir.

1 0,47 0,18 47

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0,77 0,99 39

[-] Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu
kavramlar arasında ilişki kurar.

1 0,34 0,55 34

[-] DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0,47 0,42 47

[-] Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0,13 0,73 13

[-] Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0,55 1,27 28

[-] Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve
teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.

1 0,46 0,41 46

[-] Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve
tahminlerini test eder.

1 0,46 0,33 46



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN ALMAZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 240,047 329,450 3 150 150 150 4675

Katılımlar: 3 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 10,22 12,18 10,78

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,33 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 6,22 5,60 5,63

İngilizce 10 4 3 3,00 30 5,67 6,31 5,34

Matematik 20 2 7 -0,33 -2 2,67 6,74 6,22

Fen 20 5 9 2,00 10 5,44 8,66 7,59

Toplam: 90 29 37 16,67 19 37,56 47,34 42,59

Sözel (TÜR) cbBABCBD cCababcdA  

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BAaCCBdcDc

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BcdADc Cdb

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) B CDa  Dbc

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) b dd b aA B c   d   

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN)    ACdcaAb Bd*ca  Ab

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 0 33
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ ERSİ N 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 367,235 329,450 1 60 60 60 1777

Katılımlar: 3 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 10,22 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,33 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,22 5,60 5,63

İngilizce 10 8 1 7,67 77 5,67 6,31 5,34

Matematik 20 9 3 8,00 40 2,67 6,74 6,22

Fen 20 11 8 8,33 42 5,44 8,66 7,59

Toplam: 90 62 17 56,33 63 37,56 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DABABCBDBcCD CC*dAcD

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BADCCBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BACAcBDCCD

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDB CDbA

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT)     AA BAbcDDCc BD  

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) bcDACCDaAdABBcBd *bC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 2 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA ÖZCAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 309,411 329,450 2 102 102 102 3096

Katılımlar: 3 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 10,22 12,18 10,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,33 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,22 5,60 5,63

İngilizce 10 7 2 6,33 63 5,67 6,31 5,34

Matematik 20 2 5 0,33 2 2,67 6,74 6,22

Fen 20 8 6 6,00 30 5,44 8,66 7,59

Toplam: 90 47 22 39,67 44 37,56 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BdBDAaDacBAaCCCbDCAD

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CaADDDAaBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) CABd CDDBD

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCDCbCa 

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) d      Aac b  Da    

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) c  CACAa   AcbdBAcB 

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET BURAK KUMOVA 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 466,962 329,450 5 5 5 5 148

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 19 1 18,67 93 6,96 6,74 6,22

Fen 20 17 3 16,00 80 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 83 7 80,67 90 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DABABCBDBDCDACCBCAaD

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BADCCBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) cACAcBDCCD

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDBBCDCA

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) CBCAAAaBAABDDCBDBDDC

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) CDDACCDaACABdDcBBAAC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPARSLAN KASIMOĞLU 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 361,453 329,450 61 68 68 68 1906

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 10 3 9,00 45 6,96 6,74 6,22

Fen 20 14 6 12,00 60 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 59 24 51,00 57 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABDACcccBABCCbbaCAa

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBADDDACBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) CABcCCcccD

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCadcCBc

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) c AbBC  Cd AA DD  DD

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) cDCCACAaaaBAACBBABdc

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 0 67
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN İBA 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 410,796 329,450 31 33 33 33 898

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 0 19,00 95 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 9 0 9,00 90 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 12 6 10,00 50 6,96 6,74 6,22

Fen 20 14 5 12,33 62 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 70 15 65,00 72 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABDACDBDBABCCCD CAD

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBcDDcACaB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) CABACCDaBD

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCDC CBB

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT)  CAbBCbAbBcAABDb BDc

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) DDdCACAC adAACBBABda

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZEN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 479,013 329,450 2 2 2 2 51

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 19 1 18,67 93 6,96 6,74 6,22

Fen 20 19 1 18,67 93 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 84 6 82,00 91 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DABABCBDBDCDACCBCADD

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BADCaBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BACAbdDCCc

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDBBCDCA

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) CBCAAACBAAdDDCBDBDDC

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) CDDACCDaACABBDBBBAAC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA AYAZ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 391,140 329,450 40 43 43 43 1274

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 8 3 7,00 35 6,96 6,74 6,22

Fen 20 14 5 12,33 62 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 67 13 62,67 70 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DABABCBDBcCDAdCBCADa

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BADCCBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BdCADBDCCD

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDBBCDbA

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) aaC A bB A DDC  B   

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) aDbA CDaACABaDBdBAAC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 0 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYÇA DÖNER 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 400,739 329,450 35 37 37 37 1086

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 12 3 11,00 55 6,96 6,74 6,22

Fen 20 14 6 12,00 60 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 68 16 62,67 70 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DABABdBD DCDACCBCAcD

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) acDCCBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BdbADBDCCc

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDBBCDCA

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT)  aC AA BAA DbCdDBD C

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) CDaACCDaACdBdacBBAAC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NAZ YANIK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 387,204 329,450 41 44 44 44 1363

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 11 7 8,67 43 6,96 6,74 6,22

Fen 20 14 6 12,00 60 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 65 22 57,67 64 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DABdB BDBDCDACCBCAbD

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BADCCBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BddADBDCCc

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) cCCDacdDCA

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) aaCAA baAAB bCBDBDcb

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) CccACCDaAaABdDcBBAAC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 0 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR ÖZKEFAL 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 303,793 329,450 95 108 108 108 3235

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 4 4 2,67 27 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 6 0 6,00 30 6,96 6,74 6,22

Fen 20 7 7 4,67 23 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 42 22 34,67 39 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) cABcbbDacBAB CCDDa D

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBcDDD CdB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) CABc CcDBD

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) bBCCbb dB 

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT)     B     DAA D C   

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN)  aaCA AbDa   b cABaD

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZMİ CAN AÇIKDİL 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 305,825 329,450 93 106 106 106 3185

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 4 10,67 53 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 6 1 5,67 57 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 5 3 4,00 20 6,96 6,74 6,22

Fen 20 6 9 3,00 15 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 45 19 38,67 43 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABDbdD  BABCCaD Cc 

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBADDDACBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) CAc CCDD c

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBbCDC  B 

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT)     a   C  A B bCBa 

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) aa CACbacaB  C cA cc

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 0 33
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA AKBULUT 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 364,904 329,450 57 63 63 63 1828

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 1 16,67 83 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 7 9 4,00 20 6,96 6,74 6,22

Fen 20 13 7 10,67 53 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 61 23 53,33 59 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) D BABCBD DdDACCBCADD

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BccCCBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BAbADBDCdc

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDBBCbCA

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT)  a dA dBAbaDDCB dcca

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) CDcAdCDcdaAcBDBBBAcC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHAN AKKAYNAK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 333,590 329,450 82 93 93 93 2503

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 3 13,00 65 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 0 1 -0,33 -2 6,96 6,74 6,22

Fen 20 12 5 10,33 52 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 52 13 47,67 53 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DAdbBCBD c DACCBCAD 

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BADCCBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BcbADBDCCc

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDBcCDCA

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT)        c            

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) CDaACdDaAaABaDB  AA 

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 0 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM GÜL 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 276,116 329,450 114 130 130 130 3948

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 4 8,67 43 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 7 1 6,67 67 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 3 3 2,00 20 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 5 2 4,33 43 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 3 3 2,00 10 6,96 6,74 6,22

Fen 20 6 8 3,33 17 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 34 21 27,00 30 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR)  ABDACDBaaA    aaCA 

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CB  DaACBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN)  AB  Cc dc

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DB CcCdC  

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT)     d   b  A   bCB  

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) ac CAC  cb AcC cA ac

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 0 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 0 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 0 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY BOZDEMİR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 292,994 329,450 106 121 121 121 3529

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 5 4 3,67 37 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 1 2 0,33 2 6,96 6,74 6,22

Fen 20 9 11 5,33 27 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 43 27 34,00 38 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) cABDAaD bcbB CCDDCbD

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBcDDDACBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) CABcCCDDcc

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBbCDbb Ba

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT)  C     b           a

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) ccdCACACbDdAcbdcAadD

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY ÇALGIN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 374,858 329,450 47 51 51 51 1606

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 12 5 10,33 52 6,96 6,74 6,22

Fen 20 10 10 6,67 33 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 64 23 56,33 63 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABDAbDBccABCCCDDCAD

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBADDDACBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) dABACdDcBD

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCDCdCBa

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT)  acbBCdACB AAcDDCBD 

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) acaCACACbaBAcCBcdBda

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL DEMİR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 268,736 329,450 118 134 134 134 4131

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 3 7 0,67 3 6,96 6,74 6,22

Fen 20 7 12 3,00 15 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 38 40 24,67 27 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DcBcBaabacCDACCBCADa

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) dAbCCBBcDd

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) ccbADac db

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDBcCDCb

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) CB dc C b a c a  c  

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) dccACCb AbdacDBdaAca

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL ONAR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 446,728 329,450 10 10 10 10 389

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 18 2 17,33 87 6,96 6,74 6,22

Fen 20 16 4 14,67 73 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 80 10 76,67 85 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DABABCBDcDbDACCBCAcD

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BADCCBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BACADBDCCc

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDBBCDCA

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) CaCAAAbBAABDDCBDBDDC

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) CDDACCaaACABdDBBBAcC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA TİLKAT 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 467,447 329,450 4 4 4 4 140

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 20 0 20,00 100 6,96 6,74 6,22

Fen 20 16 4 14,67 73 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 83 7 80,67 90 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DABABCBDBcCDACCBCADD

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BADCdBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BACADcDCCD

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDBBCDCA

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) CDcACCaaACABaDBBBAAC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERRİN POLAT 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 365,668 329,450 56 62 62 62 1816

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 10 5 8,33 42 6,96 6,74 6,22

Fen 20 12 8 9,33 47 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 62 23 54,33 60 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BdBDACDBccdBCCCDDCAa

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) bBcDcDACBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) *ABACCcDBD

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCDCACBB

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) cbACcC A B AA Db BDc

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) aDCdACAaDadAACBBbBdc

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL AKSOY 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 299,033 329,450 102 116 116 116 3368

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 6 8,00 40 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 5 1 4,67 47 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 5 2 4,33 22 6,96 6,74 6,22

Fen 20 8 6 6,00 30 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 41 21 34,00 38 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DABABbcc bCD  ddCAD 

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) B D aBBD  

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BbbA BDCCc

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDBcCDdd

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) C       A BcbC   D  

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) d cACC DA Aa bca AA 

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 1 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 2 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 0 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL ERVA KÖSE 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 240,853 329,450 130 149 149 149 4658

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 6 5,00 25 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 6 2 5,33 53 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 5 1 4,67 47 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 6 2 5,33 53 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 1 4 -0,33 -2 6,96 6,74 6,22

Fen 20 4 12 0,00 0 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 29 27 20,00 22 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) aABdB dD c DdCC  c  

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BcDC dB DA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) B CA Bc  D

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BdCDB CDb 

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) a    Abab           

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) bacAddDadd  ccBB  ba

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 0 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 0 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 0 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA SELEK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 260,569 329,450 124 141 141 141 4287

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 8 5,33 27 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 2 4 0,67 7 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 5 4 3,67 37 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 2 0 2,00 10 6,96 6,74 6,22

Fen 20 7 10 3,67 18 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 32 28 22,67 25 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DABABbBDBa adbac c  

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BADCCBccDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) cd cDcD   

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG)  aCcBBCbCc

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) C               B   

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) CccAbCaa aA  DcdcAcC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 1 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 1 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA CANSU 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 472,632 329,450 3 3 3 3 97

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 20 0 20,00 100 6,96 6,74 6,22

Fen 20 17 3 16,00 80 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 84 6 82,00 91 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DABABdBDBDCDACCBCADD

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BADCCBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BdCADBDCC*

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDBBCDCA

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) aDDACCDaACABdDBBBAAC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK KAYGISZ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 300,893 329,450 99 113 113 113 3316

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 6 8 3,33 17 6,96 6,74 6,22

Fen 20 9 11 5,33 27 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 49 35 37,33 41 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BAdDdbcaccABbCCDDCAc

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBAcDDAaBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) CABACCDDcc

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCaCAdBa

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) a  Ca cAadDAAacDd   

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) ccCCACbdaDaAcaBBccaD

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA SARTIK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 345,631 329,450 73 81 81 81 2222

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 0 9,00 90 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 4 5 2,33 12 6,96 6,74 6,22

Fen 20 12 8 9,33 47 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 55 23 47,33 53 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABDAdDBDcABCCCDDCAc

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBA DDACBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) dABACCcacD

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCDbdCBa

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT)  a bBC      b Dc  cD

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) cDCCACAaaadAACBcAaBa

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CAN ALEV 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 290,722 329,450 108 123 123 123 3591

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 4 2 3,33 33 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 4 9 1,00 5 6,96 6,74 6,22

Fen 20 8 7 5,67 28 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 43 28 33,67 37 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR)  dBABdBccaCDdaCBCAbD

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BADCCBBcDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) B CADBc CD

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCbDd   C 

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) CBdAccbdAbaca       

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN)    AdC  dCbcBcBdcAAC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CANAN ABDULLAHOĞLU 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 257,763 329,450 126 143 143 143 4346

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 6 2 5,33 53 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 3 12 -1,00 -5 6,96 6,74 6,22

Fen 20 7 9 4,00 20 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 37 39 24,00 27 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DdBABdBc cCD aaaCAca

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) dADCaBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BddAc cCbD

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDd C Cd

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) ad dc   cAdcbCabdc C

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) Ca ACCDa bdBcacd A b

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 4 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 1 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 0 33
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE APAYDIN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 413,554 329,450 29 31 31 31 864

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 13 3 12,00 60 6,96 6,74 6,22

Fen 20 13 5 11,33 57 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 72 12 68,00 76 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABDACDBDBABCCaDDCAa

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBADDDACBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) CABdCaDDBD

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCDCACBB

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) cC bBC ACBDAA Db BDD

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) cDCdACACb dAACdBAB D

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN APAYDIN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 259,158 329,450 125 142 142 142 4321

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 8 4,33 22 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 6 0 6,00 60 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 3 0 3,00 30 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 6 3 5,00 50 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 4 4 2,67 13 6,96 6,74 6,22

Fen 20 5 7 2,67 13 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 31 22 23,67 26 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR)  dadcdBc  CDACCaaA  

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) B DCCBB   

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) B  A   C  

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDBaCcb 

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT)    d  a AA D bc B   

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) b cACCba a    B dAc 

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 0 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ YASA*R 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 296,435 329,450 103 118 118 118 3422

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 4 5 2,33 12 6,96 6,74 6,22

Fen 20 9 11 5,33 27 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 47 32 36,33 40 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) cAdDAbDBcBbBbCCDadAa

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBcaDDAaBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) CABACCDDcc

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DdCC*CACBB

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) Bbb B  c  DA d a    

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) DDdCACAdaacAcCdcAaac

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN POY * 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 356,366 329,450 67 74 74 74 2007

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 3 13,00 65 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 6 1 5,67 28 6,96 6,74 6,22

Fen 20 13 6 11,00 55 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 56 15 51,00 57 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DABABCBD cCD CCcdA D

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BADCCBBDDd

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) Bc ADB CdD

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDBdCDCd

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT)      Ab AA DDC      

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) CDDACC aAddaBDBBcAcC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 2 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 0 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DURSUN AHMET TUNÇ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 398,375 329,450 36 38 38 38 1137

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 12 7 9,67 48 6,96 6,74 6,22

Fen 20 15 4 13,67 68 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 68 20 61,33 68 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABDAbaBDBABCCaDDCAD

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBADDDACBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) CABACCccdc

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCaCACBa

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) B ACBCdAaBDAbabDdBDc

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) DcdCACACDaBAAC BABaD

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU MERSİNLİ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 302,526 329,450 96 109 109 109 3267

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 7 1 6,67 67 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 4 3 3,00 15 6,96 6,74 6,22

Fen 20 6 5 4,33 22 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 44 19 37,67 42 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) aABcBCda DCDbCC CADa

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BcDC BB DA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) cAdADBc CD

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDBcCDCA

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) b  c A B  B c   B   

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN)    ACC  dddBBDc    a

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 0 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR NİŞLİ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 313,879 329,450 88 99 99 99 2992

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 6 3 5,00 50 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 1 6 -1,00 -5 6,96 6,74 6,22

Fen 20 11 9 8,00 40 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 48 26 39,33 44 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DdBABCBDcDCDdCCBdbDD

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BADCCaBcDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) B bAD DCCD

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDcdCbC 

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) aa     d  B b d d   

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) dabACCDaACABabBdcAAa

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EBRU AKSÖZ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 295,648 329,450 104 119 119 119 3445

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 5 4 3,67 37 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 5 6 3,00 15 6,96 6,74 6,22

Fen 20 11 9 8,00 40 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 44 34 32,67 36 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DdBcBdBcdcCbbCCBCA c

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) acDCCBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) cdbAD cCCD

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCbB Cbac

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) C Cd daaAA    B da  

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) CbcbbCcccCABBcBBBA*C

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ERDİL 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 371,220 329,450 50 55 55 55 1685

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 11 6 9,00 45 6,96 6,74 6,22

Fen 20 11 9 8,00 40 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 64 23 56,33 63 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DbBABaBDBcCDACCBCAaD

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BAcCCBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BACADcDCCc

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDBaCDCA

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) C ddAAaBA aDb BDBDaC

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) daaACCcaAaABaDcBcAAC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 3 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ALAY 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 442,648 329,450 13 13 13 13 441

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 19 1 18,67 93 6,96 6,74 6,22

Fen 20 14 6 12,00 60 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 78 12 74,00 82 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DABABCBDcDCDACCBCAcD

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BADCCBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BACADBcCdD

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BbCDBBCDCA

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) CBCAAbCBAABDDCBDBDDC

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) dDDACCcaAaABdaBBBAAC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ÇALIŞKAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 396,172 329,450 37 39 39 39 1179

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 0 9,00 90 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 13 2 12,33 62 6,96 6,74 6,22

Fen 20 13 4 11,67 58 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 66 13 61,67 69 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BAdDcCDB BABbCCDDCA 

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBADDD CBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) bABACCcDBD

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCDCACac

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) BC CBCAACB AABc   Dc

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) DDCCACA DaBAAC cAa* 

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN KAPLAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 421,198 329,450 26 27 27 27 752

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 12 3 11,00 55 6,96 6,74 6,22

Fen 20 13 7 10,67 53 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 74 11 70,33 78 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABDACDBDBABCCCDDCAD

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBADDDACBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) CABACCDDBD

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCDbACBB

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT)  CAb  A CdDAA DDCBDb

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) ccdaACAaDDBAACBdABdD

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE SONKAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 430,444 329,450 21 21 21 21 595

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 12 3 11,00 55 6,96 6,74 6,22

Fen 20 17 3 16,00 80 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 74 10 70,67 79 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABDAdDBDBABCCCDDCAD

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBADDDACBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) CABdCdD BD

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCaCACBB

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT)  C  aC ACBc AaDDCBDD

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) DbCCACACDaBAACBBABdD

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 2 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGEHAN KAYABAŞI 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 373,811 329,450 48 52 52 52 1626

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 10 6 8,00 40 6,96 6,74 6,22

Fen 20 11 9 8,00 40 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 63 23 55,33 61 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABDAacBDBABCCCDDCAD

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CaADDDAaBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) dABdCCcDBD

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCDCACBa

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) c AdBC ACcDbAaDb BD 

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) caaCACACDaaAACdBcadD

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA AYDIN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 361,350 329,450 62 69 69 69 1908

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 7 4 5,67 28 6,96 6,74 6,22

Fen 20 11 9 8,00 40 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 60 21 53,00 59 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) aABaACDBDBABCCCDaCAD

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CaADDDACBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) CABACCDDBc

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DdCCDCdCBd

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) cC aB  A  bA   bC DD

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) DbdCACAaaaBAAbdBABaa

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AKGÜN 252 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 422,760 329,450 24 25 25 25 726

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 14 4 12,67 63 6,96 6,74 6,22

Fen 20 17 3 16,00 80 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 75 12 71,00 79 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DABABCBcBc DACCBCAca

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BADCCBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BACADBDCCD

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDBcCDCA

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) bad AACBAAdDDCBDBD C

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) CcDACCDaAaABBDBBBAAC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ECE KAYHAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 278,928 329,450 113 128 128 128 3889

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 6,96 6,74 6,22

Fen 20 9 11 5,33 27 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 45 45 30,00 33 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) aAdDACcacBAdbCCDaCAD

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBcDDDACBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) dABAddcDcc

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCaCbCaB

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) dbcCabccCabcAdcbCdba

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) DadCcdcdDaBAACcBAadc

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 3 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ECRİN GÖKDENİZ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 275,441 329,450 116 132 132 132 3966

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 6 3 5,00 50 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 6 3 5,00 50 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 5 8 2,33 12 6,96 6,74 6,22

Fen 20 6 11 2,33 12 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 39 35 27,33 30 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DbdABdcaB CDA CBdADa

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BcaCdBBD A

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BA ADBc dc

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDc CDab

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) aBdb  baAAabb   BD  

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) bcDA CDa abca cBaAcb

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 1 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF UGEY 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 336,410 329,450 80 90 90 90 2428

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 7 2 6,33 63 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 6 5 4,33 22 6,96 6,74 6,22

Fen 20 9 10 5,67 28 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 55 23 47,33 53 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABDbCD DcABCaCDaCAD

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CdADDDACBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) CABACCDDBc

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) bB CDCACBc

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT)  Cb d  ACd A  a CB c

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) c CCAbbdDacAAbBBdBdc

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFSU BARSLIER 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 289,462 329,450 109 124 124 124 3612

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 4 10,67 53 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 4 1 3,67 37 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 9 0 9,00 90 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 0 2 -0,67 -3 6,96 6,74 6,22

Fen 20 7 8 4,33 22 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 40 16 34,67 39 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABDACc a AB CCDDdc 

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CB DDDAaBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN)  AB CCa   

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCDCACB 

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT)              a    c 

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) cc CAdAdD aAA dcAa  

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 0 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELVİN ÜNAL 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 348,898 329,450 71 79 79 79 2168

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 11 7 8,67 43 6,96 6,74 6,22

Fen 20 12 8 9,33 47 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 57 29 47,33 53 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DdBABCaD bCDACCcCAaa

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BADCCdBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BA ADcDbCc

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDBBd*bd

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) CaCdcAaBAAdDbCB BDc 

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) dDaACCcaACAadDcBBAAb

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 3 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR BANDIRMACI 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 302,317 329,450 97 110 110 110 3275

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 8 6,33 32 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 5 1 4,67 47 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 7 6 5,00 25 6,96 6,74 6,22

Fen 20 9 10 5,67 28 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 47 28 37,67 42 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DdBAB cadbdDA CaC Da

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BADCaBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BbdADBDCCD

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) a CDB C C 

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) CdC d bBAbB Dd   Dc 

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) da ACCDadaAadacdBAAC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 0 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE IŞIK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 238,497 329,450 131 151 151 151 4702

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 12 1,00 5 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 5 5 3,33 33 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 3 7 0,67 7 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 7 10 3,67 18 6,96 6,74 6,22

Fen 20 7 8 4,33 22 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 29 49 12,67 14 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) adcbAdDdaaAaCbbD d  

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBcacDbdBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) db cCCabcc

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) aaCCadbCdd

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) BaAbcC  CBacb cDaaDc

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) DaCCACdCaac A adb   

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÇAKIR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 236,138 329,450 132 152 152 152 4739

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 4,67 23 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 4 5 2,33 23 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 1 0 1,00 10 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 3 3 2,00 20 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 2 8 -0,67 -3 6,96 6,74 6,22

Fen 20 7 10 3,67 18 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 25 36 13,00 14 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR)  ddDdCDBD baCCbbadAa

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) ba DcDAadB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN)  A        

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) D b DCca  

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT)  acbad cC  Ab    d  

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) c  CAC daaaAbaaBAaBa

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES EKEN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 337,673 329,450 79 88 88 88 2406

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 9 6 7,00 35 6,96 6,74 6,22

Fen 20 8 12 4,00 20 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 57 28 47,67 53 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABDAaDBcaABbCCDaCAD

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CcADcDACBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) dABACCcDcD

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCDCACBB

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) dCbaBCAA B AAB b dc 

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) cDaCACddaacAcCdBAaaa

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES KAYRA ACAR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 340,888 329,450 76 85 85 85 2333

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 7 5 5,33 27 6,96 6,74 6,22

Fen 20 12 8 9,33 47 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 57 25 48,67 54 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DbBAaCBDBDaDcCdBCAaa

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BADCCBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BACADcDddc

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDBBCDCd

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT)  d bAda AA DbCB B   

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) daaACCDaACcBcDBddAAC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ŞAHİN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 368,036 329,450 53 58 58 58 1759

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 11 6 9,00 45 6,96 6,74 6,22

Fen 20 12 8 9,33 47 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 62 24 54,00 60 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BdBDACD cBABCCaDDCAb

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBADDDACBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) CABACCDadb

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCaCbCBa

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) aaA B dACB AABcD*BDa

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) DDaCACdabacAACdBABdD

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM CAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 385,640 329,450 42 45 45 45 1388

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 8 1 7,67 77 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 14 3 13,00 65 6,96 6,74 6,22

Fen 20 11 9 8,00 40 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 65 20 58,33 65 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DdBABCBD cCDACCBCAaD

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BADCaBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BACAccDCCa

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDB CcCA

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) CaC AAaBAA Db BDBDDC

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) dccAdCDaAdABBaBacAAC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM DURUR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 309,009 329,450 91 104 104 104 3111

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 5 1 4,67 47 7,91 7,86 7,03

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 2 0 2,00 10 6,96 6,74 6,22

Fen 20 9 7 6,67 33 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 39 14 34,33 38 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABDdCcBcBAB CCbDCAD

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CB DD Aa  

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (İNG) DBbCDCACBd

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT)            AA       

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) aDdCAdAbD B AbBcA d 

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 0 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM KORKMAZ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 428,635 329,450 22 22 22 22 634

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 19 1 18,67 93 6,96 6,74 6,22

Fen 20 15 4 13,67 68 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 74 15 69,00 77 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DcBABbBaBcCDACCBCAcD

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BADCCBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BACADcDCCD

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDBaCbdc

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) CBCAAACBAABDDCcDBDDC

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) CcDACCbaACABdDBBB AC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 0 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EROL TALHA KULA 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 250,345 329,450 129 146 146 146 4487

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 6 4,00 20 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 1 2 0,33 3 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 3 2 2,33 23 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 4 1 3,67 37 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 2 2 1,33 7 6,96 6,74 6,22

Fen 20 6 2 5,33 27 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 22 15 17,00 19 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BbdDAdc  B c   DaC  

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR)   b   c B 

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) bABd    B 

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) D C  CbC  

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT)         d aA B      

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN)    C   C   AA  BdaB 

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 0 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 0 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA NİŞLİ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 377,889 329,450 46 50 50 50 1547

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 12 6 10,00 50 6,96 6,74 6,22

Fen 20 12 8 9,33 47 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 63 25 54,67 61 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DABABCBDBcbDACCBCAaD

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BADCCBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BdbADBDCac

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCbBcCcbA

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) aaCdAAaBAA DDCdDBD b

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) bacACCDbACAaaDBadAAC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 0 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA NAZ HANGÜL 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 431,729 329,450 19 19 19 19 573

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 10 1 9,67 48 6,96 6,74 6,22

Fen 20 16 2 15,33 77 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 74 5 72,33 80 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABDACDBDBABCCCDDCAD

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBADDDACBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) dABACCcDBD

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCDCACBB

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT)   A BC A B AA  bCBD 

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) DaCCACACDDBAAC B BdD

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA POTUROĞLU 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 346,656 329,450 72 80 80 80 2206

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 6 8 3,33 17 6,96 6,74 6,22

Fen 20 10 10 6,67 33 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 57 27 48,00 53 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABDAaDBDBABCCCDaCAD

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBADcDACBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) CABACCcacD

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCbC*CBd

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) BCbbcdbA   bABa  cD 

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) cDCCACbaacBAcdBBbaaD

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 0 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL YILDIRIM 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 422,240 329,450 25 26 26 26 732

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 16 4 14,67 73 6,96 6,74 6,22

Fen 20 18 2 17,33 87 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 74 16 68,67 76 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BdBDACDccBABbCCDDdAa

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBADDDAaBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) bABACCcDBD

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCDCdCBB

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) aCAbBCAACBDAAaDDCdDD

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) DDCCACACDaBAACBBABdD

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN ÖZTAŞ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 451,508 329,450 9 9 9 9 326

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 7 2 6,33 63 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 17 2 16,33 82 6,96 6,74 6,22

Fen 20 17 3 16,00 80 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 78 10 74,67 83 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BdBDACDBDBABCCCDDCAD

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBADDDACBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) CABACCcbBD

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCDCAbd 

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) BCAbBCAACBDAA DDCBDc

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) DDdCACACDaBAACBBABdD

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP BAHADIR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 323,000 329,450 84 95 95 95 2778

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 3 9 0,00 0 6,96 6,74 6,22

Fen 20 11 8 8,33 42 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 53 27 44,00 49 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DABABCdDBadDACCcCA a

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) dcDCCBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BACADBDCCD

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDdBCDdc

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) Cca A  db d abdaB   

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) Cc ACCbcAaAacDBBBAca

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ DEMİREL 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 321,126 329,450 85 96 96 96 2818

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 5 5 3,33 33 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 7 2 6,33 63 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 3 2 2,33 12 6,96 6,74 6,22

Fen 20 12 8 9,33 47 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 49 25 40,67 45 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DABdBCcDBcCDdaCdCADa

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) acDCaBBDbd

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BACADBcCCD

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDBBCba 

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) CBdcA               

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) dDcACCDaACdBcDcBcAAb

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ TÜZÜNER 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 307,019 329,450 92 105 105 105 3159

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 5 3 4,00 40 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 2 1 1,67 8 6,96 6,74 6,22

Fen 20 10 8 7,33 37 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 44 24 36,00 40 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABDAaDacBdB CCDaCAc

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBdDDDACdB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) CABdCdccBD

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) D CCDddCd 

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT)            A a D    

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) c*bCAdA D BAcCaBdBaD

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ECRİN ATIK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 430,504 329,450 20 20 20 20 594

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 16 2 15,33 77 6,96 6,74 6,22

Fen 20 15 5 13,33 67 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 76 12 72,00 80 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABDAaDdDBABCCCDDCAa

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBADDDAaBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) CABACCcDBD

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCDCACBB

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) B AdBC ACBDAAaDDCBDD

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) DDCCACAaDaaAbCBBABdD

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN EGE UZUN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 362,568 329,450 60 67 67 67 1888

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 2 15,33 77 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 7 2 6,33 63 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 9 3 8,00 40 6,96 6,74 6,22

Fen 20 11 3 10,00 50 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 55 18 49,00 54 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABDACD DBABCdCDDCb 

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CacDDDACaB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) a*BdCaDDBc

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCDabCB 

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) aaA B  A   AAdD C DD

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) ccCCAC a  BAACBBA   

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ÜŞENMEZ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 281,096 329,450 112 127 127 127 3824

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 4,67 23 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 3 3 2,00 20 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 5 4 3,67 18 6,96 6,74 6,22

Fen 20 10 8 7,33 37 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 38 31 27,67 31 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) a*BdBdBD cCaACdBabb 

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) B DCCBBDDd

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) Bd AcccCdD

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) aCC  Bda  

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT)  cC cA  A  D Ccb    

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) aDcACCDcAdcBd BdaAA 

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN YAŞAYAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 216,890 329,450 135 156 156 156 5033

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 13 -2,33 -12 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 2 5 0,33 3 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 1 9 -2,00 -10 6,96 6,74 6,22

Fen 20 5 10 1,67 8 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 29 38 16,33 18 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) cAacdbBcaaacbda     

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) cADCCBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BACADBDCCD

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) aCbDaad   

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) badddbacdA          

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) CbbbCaDcbacdBaB     

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 0 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GİRAY DENKTAŞ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 410,792 329,450 32 34 34 34 899

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 2 14,33 72 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 6 2 5,33 53 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 16 1 15,67 78 6,96 6,74 6,22

Fen 20 16 4 14,67 73 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 66 16 60,67 67 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DAB BaBD  CDACCBCAaD

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) aAD*CBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BcbAcdDCCc

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BaCDB CbC 

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) C C AACBAA DDCBDdDDC

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) CDDACCcDAaABdDBBBAcC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 0 67
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKAY KAPLAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 359,619 329,450 65 72 72 72 1947

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 10 3 9,00 45 6,96 6,74 6,22

Fen 20 12 7 9,67 48 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 57 23 49,33 55 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) abBABCBDcaCDbCCBCADD

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BADCCBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) cdCA BD dc

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDBaCabd

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT)  aC Ad BAAaDD BD D  

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) CcaACCbaAdAB DBdBAAb

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 2 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
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MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE BUĞLEM GÖÇEN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 411,307 329,450 30 32 32 32 889

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 13 6 11,00 55 6,96 6,74 6,22

Fen 20 15 5 13,33 67 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 72 16 66,67 74 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DABbBCBDB CDACCBCADa

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BADCCaBcDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BACADBDCCc

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDBBCDCA

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) CBC AbdBAAdDbCBDdDDd

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) bDDACCcDAbABdDBBaAAC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
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MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLAFER İREM ÇAVDAR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 300,495 329,450 100 114 114 114 3327

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 6 1 5,67 57 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 4 8 1,33 7 6,96 6,74 6,22

Fen 20 8 8 5,33 27 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 45 28 35,67 40 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABaAbc cBABCCaDDCAb

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CaADDDAaBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) CAcACCcD c

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DB CDd CB 

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT)  b  B  c BaAbd bbBa 

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) abaCACA c dAc BBA dc

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HACER SARI 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 371,028 329,450 51 56 56 56 1690

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 7 2 6,33 63 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 8 3 7,00 35 6,96 6,74 6,22

Fen 20 12 6 10,00 50 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 60 18 54,00 60 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DABABadDBcCDACCBCADD

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BADCdBBDDd

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BAbADBDCCc

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDB dbCA

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT)   C   bcAA DbCB BD  

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) aDaACCD ACABcDca AcC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN SEVİM 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 382,142 329,450 44 47 47 47 1470

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 12 7 9,67 48 6,96 6,74 6,22

Fen 20 15 5 13,33 67 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 66 23 58,33 65 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BAaDACcBDBABCCaDabbD

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBADDDACBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) CABACCcDdc

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCDCdCBd

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) dCbdcC ACBDAAaDDCBcc

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) cDCCACACbcBAACBBAadD

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAKTAN KILIÇASLAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 317,360 329,450 87 98 98 98 2913

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 4 7 1,67 8 6,96 6,74 6,22

Fen 20 11 9 8,00 40 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 46 29 36,33 40 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABDACca BABbCCDDCAc

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBcDDDAaBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) dABACCDcdD

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) Dad  d b  

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) a     bACdaAca a B  

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) DcCCACAaDaaAAbdcdaBD

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HANİFE ERDOĞDU 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 379,708 329,450 45 49 49 49 1515

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 9 4 7,67 38 6,96 6,74 6,22

Fen 20 12 5 10,33 52 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 63 15 58,00 64 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DABABCBDBDdbACCBCAaD

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) cADCCBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BA AcBD CD

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDBdCDCA

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT)   C AAaBAA  bCBc Dc 

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) aDDc CbaACABdDB  AAC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 0 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HİRASU ÖZEN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 216,226 329,450 136 157 157 157 5040

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 3 8 0,33 2 6,96 6,74 6,22

Fen 20 6 14 1,33 7 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 25 56 6,33 7 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) abBcdbDBccAcdCdbbdAD

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CccDaDcCBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) dccdbdcDcc

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DcbCadcaca

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT)    ba  A  cA dab dDc

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) bDCCAbcbcbBbdbdccaBa

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 3 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMEYSA KIR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 423,472 329,450 23 24 24 24 713

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 8 0 8,00 80 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 13 2 12,33 62 6,96 6,74 6,22

Fen 20 15 5 13,33 67 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 72 11 68,33 76 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABDACDBDBABbCCDDCAD

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBADDDACBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) CABACCccBc

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCDCAC  

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) BCACB AA dDcA DD  DD

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) DbdCACAdDDBAACaBABdD

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 0 67
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HURİYE NAZ ÇELTİK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 310,651 329,450 89 101 101 101 3068

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 6 2 5,33 53 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 3 4 1,67 8 6,96 6,74 6,22

Fen 20 9 8 6,33 32 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 46 22 38,67 43 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DABAB Ba cCDbaCBCAD 

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BADCaBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) Bd ADBcCCc

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG)  CCDdcCD A

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT)      b   AaDDb c    

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN)  ccA Caa bcBBDBdBcAC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 1 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN SARIKAYA 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 324,220 329,450 83 94 94 94 2743

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 5 14 0,33 2 6,96 6,74 6,22

Fen 20 12 8 9,33 47 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 52 37 39,67 44 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DABABdBDBDCDACCBdAba

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BADCC*BDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) *cCAbdDCdD

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDadCbdd

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) bcadbdCadAB DaBbdbcb

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) bccACCbaACdBaDBBBcAC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM AVUCİ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 288,515 329,450 110 125 125 125 3632

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 3 13,00 65 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 4 5 2,33 23 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 3 10 -0,33 -2 6,96 6,74 6,22

Fen 20 8 11 4,33 22 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 41 36 29,00 32 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABDACD  cABbCCDDCc 

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CcAaDDAaBd

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) aABcCCcDB 

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) Da CaacCaB

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) cabba d bB c a   BDc

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) ccdCAdAacaB cCaBdBdD

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İKBAL SU AKS U 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 345,299 329,450 74 82 82 82 2229

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 9 0 9,00 90 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 4 4 2,67 13 6,96 6,74 6,22

Fen 20 10 8 7,33 37 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 56 19 49,67 55 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BdBDACcdDBABCCCDDCAD

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBADDDACdB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) dABACCbDBc

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCDCACB 

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT)    bB      AAd c B c

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) cDaCACAaDaBAAb cdB a

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 3 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK ATLAY 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 439,172 329,450 16 16 16 16 485

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 16 4 14,67 73 6,96 6,74 6,22

Fen 20 16 4 14,67 73 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 78 12 74,00 82 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABDAaDBDBABCCCDaCAD

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBADDDACBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) CABACCDbBD

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCDaACBB

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) adAbBCAACBDAABDbCBDD

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) DcCCACAdDaBAACBBABaD

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL ERDOĞAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 403,537 329,450 34 36 36 36 1033

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 15 4 13,67 68 6,96 6,74 6,22

Fen 20 15 5 13,33 67 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 67 21 60,00 67 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DbBABCBD DbDACCBCAaD

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) acDCCBBDDc

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BcCADBcCCc

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDBdCbCd

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) CcCAAAbBAbaDDCBD DDC

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) aDDACCDaAaABaDBdBAAC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL DEDELER 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 366,457 329,450 55 61 61 61 1792

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 9 6 7,00 35 6,96 6,74 6,22

Fen 20 14 6 12,00 60 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 61 24 53,00 59 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABaACDcbBABbCCDaCAD

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CccDDDAaBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) dABACdDDcD

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCDCbCBB

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT)    bBC ACB AdaDDbdDc

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) ccaCACAacDBAACBBABdD

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN KOCABAŞ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 416,188 329,450 28 29 29 29 830

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 7 2 6,33 63 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 16 4 14,67 73 6,96 6,74 6,22

Fen 20 18 2 17,33 87 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 71 18 65,00 72 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DABdBaBDccCDACCdCAaD

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BADCaBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) cdCADBDCCc

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDBdCDa 

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) CBCAAcbBAAcDbCBDBDDC

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) aDDACCDDACABBDBBBAAa

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN TUNÇDEMİR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 420,472 329,450 27 28 28 28 762

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 16 4 14,67 73 6,96 6,74 6,22

Fen 20 15 5 13,33 67 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 74 15 69,00 77 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABDAdD aBABCCCDDCAa

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBADDDACBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) CABACCDcdc

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCDCACBB

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) cbACBCAACBDAAdDDCBDc

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) DDCCACACbaBAACdBABcb

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR KAAN KILIÇ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 294,191 329,450 105 120 120 120 3489

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 5 8,33 42 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 2 1 1,67 17 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 5 4 3,67 37 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 4 7 1,67 8 6,96 6,74 6,22

Fen 20 10 6 8,00 40 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 40 24 32,00 36 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DABABbcaB bD CC bA  

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BAcCCBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) Bc A      

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BbCDBdC ac

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) dBCA   aAddbc d     

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) aDDACC cAbcBd Bd AA 

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 0 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 0 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KİRAY 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 367,249 329,450 54 59 59 59 1776

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 8 1 7,67 77 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 14 3 13,00 65 6,96 6,74 6,22

Fen 20 7 13 2,67 13 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 63 23 55,33 61 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DbBAabBDBcCDACCBCADD

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BcDCCBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BAbADBDCCD

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDBdCDC 

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) CaC AAbBAABDb BDBD C

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) CacAdC*aACdadcccdAcC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY EKER 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 318,440 329,450 86 97 97 97 2891

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 5 3 4,00 40 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 6 7 3,67 18 6,96 6,74 6,22

Fen 20 8 9 5,00 25 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 48 27 39,00 43 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) adBDACDBD*A CCCDDCAb

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CdADDDACBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) dAB aCc BD

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCC Cbda 

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) aa  abccC  AA Db BD 

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) cc CAd bba AACdBABac

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 0 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 1 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 1 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 0 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
M Mİ R  DEDEOĞ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 222,025 329,450 134 155 155 155 4962

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 12 3,00 15 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 4 4 2,67 27 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 3 4 1,67 17 5,61 5,60 5,63

Matematik 20 2 12 -2,00 -10 6,96 6,74 6,22

Fen 20 7 10 3,67 18 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 23 42 9,00 10 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DAacaddcabbDbCaBb DD

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) adDbCBBc  

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) ccbADBc   

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sayısal (MAT) adbdc baAdd c ccB   

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) dacAdCa cbAcc BB AAa

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 2 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 0 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ÇELİKTEN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 458,955 329,450 7 7 7 7 239

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 18 2 17,33 87 6,96 6,74 6,22

Fen 20 16 4 14,67 73 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 82 7 79,67 89 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABDACDBDBABCCCDDCAa

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBADDDACBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) CABACCD BD

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCDCACBB

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) BCACBCbACBDAABDDCBD*

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) DDCCACcCDaaAACBBABdD

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET HAKAN   AVCI 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 267,683 329,450 119 135 135 135 4151

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 4 10 0,67 3 6,96 6,74 6,22

Fen 20 7 12 3,00 15 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 41 42 27,00 30 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BbdDbCcBacAcbCCDaCAb

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CaAccDACBd

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) CABACCcDBc

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBaCaCdCaB

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) d  da dA d dA cbCBcc

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) cbaCAdAaaDdbAbdBAdc 

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEKNUR ÇİFTÇİ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 436,618 329,450 17 17 17 17 507

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 12 0 12,00 60 6,96 6,74 6,22

Fen 20 18 2 17,33 87 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 75 7 72,67 81 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DABABCcDBDCDACCBdADD

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) aADCCBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BACADBDCaD

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDBBCbCA

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT)   C AAC AA DDC D  DC

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) CDDACCDaACABaDBBBAAC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 0 67
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS PEKDÜ Z 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 352,854 329,450 69 77 77 77 2071

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 0 9,00 90 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 4 1 3,67 37 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 10 4 8,67 43 6,96 6,74 6,22

Fen 20 10 6 8,00 40 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 54 16 48,67 54 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR)  ABDACDBcBAcCCbDaCA 

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CB DDDACBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) bABACCDD  

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) D  Cb  CB 

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT)   AaB  ACB AAaDcd DD

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN)  c CAdACaa AcCBBAB b

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE DEDELER 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 263,747 329,450 121 137 137 137 4223

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 5 3 4,00 40 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 1 2 0,33 3 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 1 2 0,33 2 6,96 6,74 6,22

Fen 20 8 12 4,00 20 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 32 29 22,33 25 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABDdbD cB BCCbacbAb

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) Cdcc DA BB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN)  ABACacDBD

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) D b    d  

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT)      C      d      c

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) acaCAbdacaaAAbBcABdD

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
METE SEVERLER 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 391,173 329,450 39 42 42 42 1272

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 17 3 16,00 80 6,96 6,74 6,22

Fen 20 11 9 8,00 40 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 67 23 59,33 66 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DABdBdBDBDbDACCdCAaD

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BADCCBBDDd

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BdCADBDCaD

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDBdCaCc

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) CBCAAAdBAABDDCdDBDcC

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) dDadCCcaACABdDBddcAC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED     AKBULUT 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 338,766 329,450 78 87 87 87 2382

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 0 9,00 90 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 5 2 4,33 43 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 10 5 8,33 42 6,96 6,74 6,22

Fen 20 10 6 8,00 40 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 53 22 45,67 51 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BcdDbbaBcc BCCCDDCAD

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBADDD CBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) bABACCDaB 

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCC b C c

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) cCA BC A BaAABDb d c

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) DcaCAC CD BcACBcd a 

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 1 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MÜNEVVER KARAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 250,834 329,450 128 145 145 145 4482

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 7 5,67 28 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 6 3 5,00 50 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 4 3 3,00 30 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 2 6 0,00 0 6,96 6,74 6,22

Fen 20 6 10 2,67 13 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 31 32 20,33 23 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR)  b ABdBDcD DbCb bA a

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR)  cDCaBcDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) Bc AD cCbD

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BdCDd C  c

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) b  A  ba  dDbb      

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN)   cACCc dCd accdBAcb

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 0 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 2 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MÜRÜVVET ARAPOĞ LU 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 262,571 329,450 122 139 139 139 4251

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 4 5 2,33 23 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 3 2 2,33 12 6,96 6,74 6,22

Fen 20 7 12 3,00 15 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 34 38 21,33 24 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DAdbBdBc cCDbCCcbADa

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BcDCdBBcDd

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) cbbcDBcCdD

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) abCDBa Ddd

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) a   A  aA B         

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) dDcAdCcabCcadccB AAb

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 0 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 0 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZİRE ÇELTİK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 227,510 329,450 133 154 154 154 4871

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 4 4 2,67 27 7,91 7,86 7,03

İngilizce 10 4 3 3,00 30 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 0 13 -4,33 -22 6,96 6,74 6,22

Fen 20 8 7 5,67 28 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 24 38 11,33 13 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DdBABaBbacCbb daCdbD

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) B c bBBDad

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (İNG)  CCc ad CA

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) b a b a c a cdcadc b

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) CcDA CDccCdaa Bd  A 

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 1 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 0 33
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEJAT ERCA* 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 479,822 329,450 1 1 1 1 45

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 8 1 7,67 77 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 20 0 20,00 100 6,96 6,74 6,22

Fen 20 20 0 20,00 100 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 84 5 82,33 91 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABDAaDBcBABCCCDDCAD

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBADDDACBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) CABACCaDBc

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCbC CBB

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) BCACBCAACBDAABDDCBDD

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) DDCCACACDDBAACBBABBD

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEŞE DEMİRTAŞ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 452,209 329,450 8 8 8 8 319

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 17 3 16,00 80 6,96 6,74 6,22

Fen 20 16 4 14,67 73 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 79 11 75,33 84 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DABABCBDBDCDACCBCADD

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BADCaBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BACADcDCCD

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDBaCDCb

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) CBCAAACBAABcDCdDBcDC

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) CDDACCDaACdBaDBdBAAC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİHAL ŞEVİK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 432,070 329,450 18 18 18 18 566

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 13 6 11,00 55 6,96 6,74 6,22

Fen 20 19 1 18,67 93 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 76 13 71,67 80 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABDACDaDcABCCCDDCAa

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBADDDAaBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) CABACCDDBc

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCbCACBB

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) BdAaBC dCB*AAdDDCBDb

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) DDCCACACDaBAACBBABBD

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİLSU ERHAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 302,133 329,450 98 111 111 111 3280

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 6 3 5,00 50 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 4 2 3,33 33 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 4 9 1,00 5 6,96 6,74 6,22

Fen 20 9 8 6,33 32 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 45 28 35,67 40 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABDdaD DB BbCCDaCbD

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CdcDDaA BB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) dAB  Cc B 

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCDCACBd

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT)  a  dac Ca c BcbaBD 

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) cbdCACACDbd A BcAd b

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 1 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ASYA SAPMAZ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 355,274 329,450 68 75 75 75 2030

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 2 0 2,00 20 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 9 3 8,00 40 6,96 6,74 6,22

Fen 20 12 4 10,67 53 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 55 15 50,00 56 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) aAaDAaDBaBbBCCCDaCAc

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBADDDACBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) CABACdDDBD

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) D  C      

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT)   A B   CBbAAaDD dD 

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) cc CACAaDb AA BBAB D

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 0 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA BODUROGLU 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 300,213 329,450 101 115 115 115 3333

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 2 2 1,33 13 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 6 2 5,33 53 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 4 2 3,33 17 6,96 6,74 6,22

Fen 20 4 7 1,67 8 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 40 18 34,00 38 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DbBABCBDBcCDbCCB AaD

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BcDCCBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) c  A Bc   

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDB Cbb 

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT)        BA   b d BD  

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) dDad C  A  acDc   c 

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 0 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR BARMAKSIZ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 266,163 329,450 120 136 136 136 4182

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 5 9,33 47 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 3 4 1,67 17 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 4 11 0,33 2 6,96 6,74 6,22

Fen 20 7 11 3,33 17 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 36 40 22,67 25 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DABABCccd  D bCaCAD 

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BADCaBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) cbabbdcCaD

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BbCD  abd 

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) aBdccAaccAdbaCa     

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) abDACCaa dA* cdBBcca

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 4 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR SABANCI 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 364,678 329,450 58 64 64 64 1838

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 5 9 2,00 10 6,96 6,74 6,22

Fen 20 13 7 10,67 53 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 62 21 55,00 61 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DABABCBDaDCDACCBCADa

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BADCaBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BcCADBD CD

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDBBCaCA

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) C Cd d aAcBbbaa cD  

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) CaDACCaadCbBdDBBdAAC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER BERK DOBURLU 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 373,801 329,450 49 53 53 53 1628

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 12 5 10,33 52 6,96 6,74 6,22

Fen 20 10 10 6,67 33 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 62 23 54,33 60 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DABABCBDcDdDACCBCADD

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BADCCBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BcbA Bc dc

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDBBCbCA

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) CaC AAd AAdDbCBD DcC

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) dDaACCbaAaAacDBdBAba

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 3 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER KURŞUN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 350,255 329,450 70 78 78 78 2135

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 6 2 5,33 53 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 10 4 8,67 43 6,96 6,74 6,22

Fen 20 12 6 10,00 50 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 56 24 48,00 53 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DABdBCcDBcbDACCBdAaa

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BADCCBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BAdADBcddc

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDB C ab

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT)   C A aBAAaDc BDBD b

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) dcDAdCDaAa BcDBB AAC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 1 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 0 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ NAZ OBUZ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 202,893 329,450 137 158 158 158 5189

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 12 0,00 0 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 2 3 1,00 10 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 4 2 3,33 33 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 3 3 2,00 20 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 1 6 -1,00 -5 6,96 6,74 6,22

Fen 20 4 11 0,33 2 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 18 37 5,67 6 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) cb daddaBc D aC dAba

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) a DC  ab  

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) B b DB  Ca

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) aCCD  a  c

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) ddbAbb    a         

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) b cb Cba ad dcBa AcC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 0 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ ÖZDEMİR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 441,226 329,450 15 15 15 15 461

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 18 2 17,33 87 6,96 6,74 6,22

Fen 20 15 5 13,33 67 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 79 11 75,33 84 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DABAaCBDBDCDbCCBCADa

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BADCCBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BACADBDCCc

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDBBCDCA

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) CBCAAACBAAccDCBDBDDC

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) CDcACCaaACABdDcBBAAC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SALİM SEFA ŞAHİN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 275,495 329,450 115 131 131 131 3963

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 6 8,00 40 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 5 3 4,00 40 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 3 1 2,67 27 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 6 4 4,67 23 6,96 6,74 6,22

Fen 20 4 4 2,67 13 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 32 23 24,33 27 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABbd  caBA  CCDadAD

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBAc Ddd B

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) bAc CdbDBc

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) D  C C d  

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) BdA aC AC D ca      

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN)     Ad C   Acb    cD

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 0 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 0 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 0 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 2 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN SARIKAYA 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 305,743 329,450 94 107 107 107 3188

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 3 11,00 55 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 4 2 3,33 33 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 4 4 2,67 27 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 4 2 3,33 17 6,96 6,74 6,22

Fen 20 8 8 5,33 27 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 42 19 35,67 40 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BbBDA   DBAabCCD CA 

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBADDDACBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN)  AB Cdc B 

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBC bbc Ba

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT)    C   A   Abd   B  

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) DbdCACAdb a  CaddB D

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 0 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 0 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEMRA KULA 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 363,403 329,450 59 66 66 66 1871

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 9 2 8,33 42 6,96 6,74 6,22

Fen 20 11 7 8,67 43 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 62 15 57,00 63 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABDb DBDBdB dCDDbAa

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBADDDACBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) CABACCcDBD

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCDCACBB

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) d AC C A  D ABDb  D 

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) aD CACAC aaAcCacABaD

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 0 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SILA ŞENGÜL 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 271,049 329,450 117 133 133 133 4079

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 3 1 2,67 27 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 4 5 2,33 12 6,96 6,74 6,22

Fen 20 4 11 0,33 2 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 35 29 25,33 28 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABcda c cABCCCDDCAb

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CaADaD CBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) dAB CdcDBc

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) D CC d    

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) cCd  C     b B D da 

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) b aCcbd b cA  BcAacc

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 0 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 2 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 0 67
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİRİN GÜRBÜZ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 358,221 329,450 66 73 73 73 1975

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 6 8 3,33 17 6,96 6,74 6,22

Fen 20 12 6 10,00 50 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 61 20 54,33 60 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DABABaBDaDCDbCCaCADD

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BADCCBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BACA BcCCD

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDB*CDCA

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) bdC  d  AAdDbdd BD a

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) CcaACCbaAdABaDB  AAC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 0 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN ŞENER 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 283,104 329,450 111 126 126 126 3769

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 7 2 6,33 63 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 7 10 3,67 18 6,96 6,74 6,22

Fen 20 6 11 2,33 12 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 44 36 32,00 36 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DbcABbcD cCDbCCB Acb

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) acDCCBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) c dADBcCCD

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) B CDBcCDCd

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) C  cAbbdAcaabCd BDcC

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) CaaAbCaa aA acBdacA 

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 3 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 1 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA MANDALI 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 445,053 329,450 12 12 12 12 415

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 17 3 16,00 80 6,96 6,74 6,22

Fen 20 16 4 14,67 73 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 78 12 74,00 82 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABDACDBDBABCCCDaCAD

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBADDDACBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) CABACCcbdc

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCDCACBB

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) dCACBCAACBDAABDbCBDc

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) DDdCACACDDBAcCaBABaD

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TESLİME ÇETİN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 403,551 329,450 33 35 35 35 1032

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 15 4 13,67 68 6,96 6,74 6,22

Fen 20 14 6 12,00 60 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 69 20 62,33 69 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) cABcBdBDBcCDACCBCADD

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BADCCBBDDc

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BACADBcCdD

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDBBCbbc

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) CBCAAACBAABcbCdD DcC

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) bDcACCDDAdABaDcBaAAC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA KARİPOĞLU 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 446,193 329,450 11 11 11 11 397

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 17 2 16,33 82 6,96 6,74 6,22

Fen 20 18 2 17,33 87 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 79 10 75,67 84 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BbBDACDBDcABCCaDDCAa

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBADDDACBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) CABACCDDBD

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCDbACBd

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) a ACaCAACBDAABDDCBDD

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) DDaCACACDaBAACBBABBD

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT AKAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 461,355 329,450 6 6 6 6 219

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 20 0 20,00 100 6,96 6,74 6,22

Fen 20 17 3 16,00 80 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 82 8 79,33 88 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DABABCBDaDbDACCBCAaD

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BcDCCBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BACADcDCCD

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDBBCDCA

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) CDDACCD*AaABdDBBBAAC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT KESKİN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 442,304 329,450 14 14 14 14 449

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 8 1 7,67 77 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 16 4 14,67 73 6,96 6,74 6,22

Fen 20 16 3 15,00 75 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 77 11 73,33 81 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABDACDaDBABCCCDDCAD

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBADDDACBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) CABACCcDBc

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCbCACB 

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) aCACBCAACaDAAaDbCBDD

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) DDCCACACDaBAcCBB BdD

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT ÖZTÜRK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 370,712 329,450 52 57 57 57 1697

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 8 3 7,00 35 6,96 6,74 6,22

Fen 20 12 8 9,33 47 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 61 19 54,67 61 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABbACD cBABCCCDDCAD

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CdADDDAaBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) CABACdcD*D

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCDCACBc

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT)   b B  A dDAABDb B  

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) bcdCACAaDaBdACBBAadD

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ TÜRELİK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 262,296 329,450 123 140 140 140 4256

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,61 5,60 5,63

Matematik 20 1 1 0,67 3 6,96 6,74 6,22

Fen 20 7 3 6,00 30 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 29 20 22,33 25 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABcbd dcBABb Cb dAc

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CaADDDACBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) bABcddcDcD

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sayısal (MAT)            A d      

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN)    CAdAC  dAA dB    

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 0 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 1 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR SENA ERDOĞDU 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 292,444 329,450 107 122 122 122 3546

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 4 5 2,33 12 6,96 6,74 6,22

Fen 20 6 11 2,33 12 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 44 31 33,67 37 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DABbBCBc cCDcaCBCAbD

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BADCdBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BcCAcBcdCD

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDcaCaCd

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT)   C dc cAbBa C      

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN)  acACCDaAbc daccc Ab

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 0 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TUANA ERDEMİR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 360,705 329,450 63 70 70 70 1923

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 8 7 5,67 28 6,96 6,74 6,22

Fen 20 12 7 9,67 48 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 61 21 54,00 60 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABDAaD  BdBCCCDDCAa

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBADDDACBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) dABACCcDcD

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCDCdCBB

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT) a daBC Ab DAAa bC Dc

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) ccbCACACcacAAC BABdD

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 3 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÇARIKÇI 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 385,473 329,450 43 46 46 46 1395

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 10 3 9,00 45 6,96 6,74 6,22

Fen 20 11 4 9,67 48 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 62 12 58,00 64 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BABDAaD DBABCCCDDCAD

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CBAD DdCaB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) CABA CD cc

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCDCACBB

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT)   baBC A BDAAa D  DD

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN)   CCA AaDaBAAC B Bac

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 0 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF EGE TÜRKOĞLU 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 309,163 329,450 90 103 103 103 3107

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 6 2 5,33 53 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 2 10 -1,33 -7 6,96 6,74 6,22

Fen 20 12 7 9,67 48 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 47 31 36,67 41 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DAadB BDccCDACCBCADa

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) BcDCaBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BcCADccCbb

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDBcC d 

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) b C db aA d c db  bd

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) bDcACC aAdABacBdBAAC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 0 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 3 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEKİ BUĞRA COŞAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 335,892 329,450 81 92 92 92 2440

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 5 2 4,33 22 6,96 6,74 6,22

Fen 20 11 6 9,00 45 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 54 20 47,33 53 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) BdBaACDccBABbaCDDCAa

Cevap Anh. B BABDACDBDBABCCCDDCAD

Sözel (TAR) CdADDDAaBB

Cevap Anh. B CBADDDACBB

Sözel (DİN) CABcCCcDBD

Cevap Anh. B CABACCDDBD

Sözel (İNG) DBCCDCdCBB

Cevap Anh. B DBCCDCACBB

Sayısal (MAT)        A   AAdDD  c 

Cevap Anh. B BCACBCAACBDAABDDCBDD

Sayısal (FEN) DcdCA b cDB ACaBABaD

Cevap Anh. B DDCCACACDDBAACBBABBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 1 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 0 67
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEY EP FFİDAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 254,449 329,450 127 144 144 144 4402

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 10 3,67 18 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 3 7 0,67 3 6,96 6,74 6,22

Fen 20 7 10 3,67 18 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 36 37 23,67 26 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DbaAcbaDdcCDb Cd A a

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR) dAbCaBBDaA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) cACbcBD Cc

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDaBCDaA

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) a  bAd  bA bb    c C

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) aacACCcaAbcca BB  cC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 2.DENEME
2024-2025

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BERİL KÖĞÇE 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 359,934 329,450 64 71 71 71 1939

Katılımlar: 137 158 158 158 5378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 12,46 12,18 10,78

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,91 7,86 7,03

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,61 5,60 5,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,33 6,31 5,34

Matematik 20 10 8 7,33 37 6,96 6,74 6,22

Fen 20 12 7 9,67 48 8,88 8,66 7,59

Toplam: 90 60 25 51,67 57 48,15 47,34 42,59

Sözel (TÜR) DABbBCBD cCDACCBCbaD

Cevap Anh. A DABABCBDBDCDACCBCADD

Sözel (TAR)  AaCCBBDDA

Cevap Anh. A BADCCBBDDA

Sözel (DİN) BcCAcBcCCc

Cevap Anh. A BACADBDCCD

Sözel (İNG) BCCDBBCDCd

Cevap Anh. A BCCDBBCDCA

Sayısal (MAT) CBCAAAbabA cbCcDBac 

Cevap Anh. A CBCAAACBAABDDCBDBDDC

Sayısal (FEN) dacACCDabd BcDBBBAAC

Cevap Anh. A CDDACCDDACABBDBBBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 1 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
