
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2 200 394 1006 22521

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,8211,21 21,02 2,65 1,48 2,28 1,45 2,21 0,90 3,15 0,87 2,93 3,62 0,56 3,47 0,01 0,00 0,01 10,44 3,44 9,58 1,78 0,47 1,66 1,94 0,94 1,71 2,02 0,93 1,79 1,92 0,76 1,73 52,8022,87 47,08 278,760

Okul Ortalaması 28,47 8,82 26,26 3,25 1,22 2,94 1,82 2,22 1,26 3,90 0,67 3,73 3,95 0,50 3,82 0,00 0,00 0,00 17,78 3,62 16,87 3,75 0,82 3,55 4,00 1,28 3,68 3,99 1,27 3,67 3,47 0,83 3,26 74,3821,25 69,04 347,540

KATILIMLAR

1 1933 12C 35 5 33,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 30 0 30,00 9 1 8,75 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 113 7 111,25 474,388 21

2 12074 AYŞEGÜL ÇİÇEK 12A 35 5 33,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 28 2 27,50 10 0 10,00 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 112 8 110,00 470,613 34

3 12132 ELİFNUR BATTAL 12B 39 1 38,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 25 2 24,50 9 1 8,75 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 111 6 109,50 468,453 41

4 12059 CEYLİN YÜCEL 12A 37 3 36,25 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 27 2 26,50 9 1 8,75 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 110 9 107,75 463,493 72

5 12194 MERT KOCAGÖBEK 12M 35 5 33,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 29 1 28,75 9 1 8,75 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 110 10 107,50 463,063 75

6 13112 RIZA CAN KAYNAK -M 35 5 33,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 28 1 27,75 9 0 9,00 7 0 7,00 6 1 5,75 6 0 6,00 109 9 106,75 460,748 93

7 12004 ELİF ECE ŞEN 12 35 5 33,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 27 3 26,25 9 1 8,75 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 109 10 106,50 460,043 98

8 12003 ELİF ÖZBEK 12A 38 2 37,50 5 0 5,00 1 4 0,00 5 0 5,00 5 0 5,00 27 1 26,75 9 0 9,00 7 0 7,00 6 1 5,75 5 1 4,75 108 9 105,75 457,190 126

9 12020 DİLA NUR CAN 12B 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 26 4 25,00 9 0 9,00 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 108 11 105,25 456,268 135

10 12028 ONUR KULAN 12A 35 5 33,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 28 2 27,50 8 2 7,50 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 108 12 105,00 455,463 146

11 12016 ZEYNEP TOSUN 12 35 5 33,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 29 1 28,75 9 1 8,75 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 108 12 105,00 455,413 148

12 13050 TALHA YILDIRIM -M 37 3 36,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 26 4 25,00 9 1 8,75 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 108 12 105,00 455,088 157

13 12219 EMİR TÜRKMEN 12 38 2 37,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 28 2 27,50 8 2 7,50 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 108 12 105,00 454,875 164

14 12092 ADEM ŞİRİNBİLEK 12A 31 9 28,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 28 2 27,50 10 0 10,00 7 0 7,00 6 1 5,75 6 0 6,00 107 13 103,75 452,338 182

15 12184 CEYLİN KAHRAMAN 12A 37 3 36,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 26 0 26,00 5 1 4,75 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 105 7 103,25 449,903 214

16 12126 ULAŞ KUKUL 12A 35 5 33,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 29 1 28,75 9 1 8,75 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 106 14 102,50 447,863 246

17 17002 NİLGÜN ALPTEKİN -MA 33 7 31,25 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 27 1 26,75 8 0 8,00 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 104 10 101,50 445,268 276

18 12041 PELİN ÖZTÜRK 12A 35 5 33,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 27 3 26,25 7 1 6,75 6 1 5,75 6 0 6,00 6 0 6,00 104 12 101,00 443,343 326

19 12101 HÜSNİYE KARAGÖZ 12 35 5 33,75 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 27 2 26,50 9 1 8,75 7 0 7,00 6 1 5,75 6 0 6,00 104 14 100,50 441,873 353

20 12024 ZEYNEP POLAT 12D 34 6 32,50 4 1 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 5 0 5,00 29 1 28,75 10 0 10,00 4 2 3,50 7 0 7,00 5 1 4,75 104 15 100,25 441,140 379

21 6810 ENES SARGIN 12A 35 5 33,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 27 3 26,25 8 2 7,50 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 104 16 100,00 440,263 391

22 13118 SILA CÖMERT -MA 37 3 36,25 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 26 1 25,75 6 1 5,75 6 0 6,00 7 0 7,00 6 0 6,00 101 11 98,25 434,763 515

23 12047 HKAAN SUZAK 12 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 28 2 27,50 6 3 5,25 7 0 7,00 6 1 5,75 6 0 6,00 102 17 97,75 434,055 538

24 12045 SEMİH BULUT 12A 34 5 32,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 2 3 1,25 27 3 26,25 9 0 9,00 7 0 7,00 6 0 6,00 5 1 4,75 101 15 97,25 432,148 599

25 12165 ARDA BULDU 12A 34 5 32,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 26 2 25,50 8 2 7,50 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 101 15 97,25 432,138 600

26 13073 TOPRAK AKTOPRAK -MA 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 27 2 26,50 9 0 9,00 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 101 17 96,75 430,773 641

27 13091 BUKET BATBAY -M 36 3 35,25 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 27 2 26,50 7 0 7,00 3 1 2,75 6 1 5,75 3 0 3,00 99 9 96,75 430,063 661

28 12176 R UĞUR AKGÜN 12A 32 8 30,00 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 30 0 30,00 6 2 5,50 6 0 6,00 7 0 7,00 5 0 5,00 99 15 95,25 426,475 768

29 12225 ALPER ÖZDEMİR 12A 32 8 30,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 28 2 27,50 5 4 4,00 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 100 19 95,25 426,355 775

                                                1 / 8



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,8211,21 21,02 2,65 1,48 2,28 1,45 2,21 0,90 3,15 0,87 2,93 3,62 0,56 3,47 0,01 0,00 0,01 10,44 3,44 9,58 1,78 0,47 1,66 1,94 0,94 1,71 2,02 0,93 1,79 1,92 0,76 1,73 52,8022,87 47,08 278,760

Okul Ortalaması 28,47 8,82 26,26 3,25 1,22 2,94 1,82 2,22 1,26 3,90 0,67 3,73 3,95 0,50 3,82 0,00 0,00 0,00 17,78 3,62 16,87 3,75 0,82 3,55 4,00 1,28 3,68 3,99 1,27 3,67 3,47 0,83 3,26 74,3821,25 69,04 347,540

KATILIMLAR

30 12010 BERRA BAŞTÜRK 12A 29 11 26,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 29 1 28,75 10 0 10,00 7 0 7,00 6 1 5,75 5 1 4,75 100 20 95,00 426,188 782

31 13017 CEYDA KOTLUCA -M 31 9 28,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 27 2 26,50 5 1 4,75 7 0 7,00 6 1 5,75 6 0 6,00 98 15 94,25 423,648 866

32 12070 RANA ŞANLI 12 31 9 28,75 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 4 0 4,00 29 1 28,75 7 1 6,75 5 0 5,00 7 0 7,00 5 0 5,00 98 15 94,25 423,578 871

33 0 METE ŞEN 12M 37 3 36,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 26 3 25,25 7 0 7,00 5 2 4,50 4 2 3,50 3 1 2,75 98 15 94,25 422,353 908

34 17013 AHMET KAHRAMANLAR -M 32 8 30,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 26 3 25,25 8 0 8,00 6 1 5,75 4 3 3,25 6 0 6,00 98 18 93,50 421,070 961

35 13071 SERAY AŞIK -M 32 8 30,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 29 1 28,75 8 1 7,75 4 2 3,50 5 2 4,50 5 0 5,00 98 18 93,50 420,990 967

36 13076 YUNUS ARDA AYDOĞUŞ-M 30 8 28,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 27 2 26,50 7 2 6,50 5 1 4,75 5 1 4,75 5 0 5,00 97 16 93,00 419,800 1005

37 13055 ATİKE SUDE ELDEYMEZ-MA 32 8 30,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 27 2 26,50 7 3 6,25 6 1 5,75 5 2 4,50 5 1 4,75 98 20 93,00 419,560 1018

38 12014 RÜMEYSA MARAŞLI 12 32 8 30,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 0 2,00 1 0 1,00 26 4 25,00 9 0 9,00 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 96 15 92,25 417,445 1100

39 13052 EFE DAĞDELEN -M 36 4 35,00 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 24 5 22,75 9 1 8,75 6 1 5,75 4 2 3,50 3 1 2,75 97 19 92,25 416,525 1134

40 12180 AHMED FURKAN KAFADAR12A 31 9 28,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 27 3 26,25 6 2 5,50 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 97 21 91,75 416,098 1158

41 12038 ARDA ETYEMEZ 12A 33 7 31,25 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 25 5 23,75 7 2 6,50 6 1 5,75 5 2 4,50 4 1 3,75 97 21 91,75 415,583 1181

42 13080 SERRA SOFUOĞLU -MA 32 8 30,00 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 24 4 23,00 7 1 6,75 6 0 6,00 7 0 7,00 5 1 4,75 96 18 91,50 415,140 1202

43 13010 YİĞİT YÜREK -M 31 9 28,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 26 4 25,00 7 1 6,75 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 96 21 90,75 412,978 1298

44 12054 TOPRAK GÜCÜKOĞLU 12 35 5 33,75 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 29 1 28,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 0 3,00 93 8 91,00 412,703 1310

45 0 MUHAMMED POLAT 12A 29 10 26,50 4 0 4,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 0 4,00 24 1 23,75 7 2 6,50 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 94 17 89,75 410,350 1413

46 13042 ENES BATIN GÜLEÇ -M 36 4 35,00 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 22 4 21,00 6 0 6,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 93 12 90,00 409,760 1432

47 12 ZEYNEP AKBAYRAM 12 35 5 33,75 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 4 1 3,75 23 5 21,75 9 1 8,75 5 2 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 95 23 89,25 407,698 1528

48 12018 BURAK KAYGISIZ 12A 34 6 32,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 24 4 23,00 5 2 4,50 6 1 5,75 5 2 4,50 6 0 6,00 94 20 89,00 407,205 1554

49 13028 OĞUZ TEKGÜL -MA 35 5 33,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 23 6 21,50 6 2 5,50 4 2 3,50 7 0 7,00 4 2 3,50 94 22 88,50 405,443 1622

50 12263 İDİL SU DEVECİ 12 39 1 38,75 4 0 4,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 19 1 18,75 4 0 4,00 5 1 4,75 6 1 5,75 4 2 3,50 90 8 88,00 403,283 1728

51 12090 HAMZA DOĞRU 12 34 6 32,50 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 25 3 24,25 2 1 1,75 4 2 3,50 6 1 5,75 5 0 5,00 91 15 87,25 401,840 1809

52 12385 ASLI ELİF TÜZ 12 30 7 28,25 1 4 0,00 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 26 1 25,75 8 1 7,75 5 2 4,50 5 2 4,50 6 0 6,00 92 20 87,00 401,668 1815

53 12116 ONUR AVA 12 29 11 26,25 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 4 0 4,00 23 3 22,25 8 1 7,75 6 0 6,00 6 1 5,75 5 1 4,75 91 21 85,75 398,213 2005

54 12120 EGEMEN SAVAŞÇIOĞLU  34 6 32,50 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 22 3 21,25 5 0 5,00 4 2 3,50 6 1 5,75 5 0 5,00 90 16 86,00 398,065 2010

55 12237 ENES ARICI 12 32 8 30,00 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 24 3 23,25 4 0 4,00 3 2 2,50 4 2 3,50 6 0 6,00 90 17 85,75 397,545 2042

56 12179 MERİÇ ATALAY 12B 34 6 32,50 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 4 0 4,00 23 5 21,75 7 3 6,25 5 2 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 92 25 85,75 397,290 2050

57 13033 KAĞAN AKYILMAZ -M 31 6 29,50 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 23 2 22,50 3 4 2,00 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 90 18 85,50 397,075 2058

58 12141 EMİR NİŞLİ 12M 30 9 27,75 5 0 5,00 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 24 5 22,75 4 0 4,00 6 1 5,75 5 2 4,50 6 0 6,00 90 20 85,00 395,743 2129
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2 200 394 1006 22521

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,8211,21 21,02 2,65 1,48 2,28 1,45 2,21 0,90 3,15 0,87 2,93 3,62 0,56 3,47 0,01 0,00 0,01 10,44 3,44 9,58 1,78 0,47 1,66 1,94 0,94 1,71 2,02 0,93 1,79 1,92 0,76 1,73 52,8022,87 47,08 278,760

Okul Ortalaması 28,47 8,82 26,26 3,25 1,22 2,94 1,82 2,22 1,26 3,90 0,67 3,73 3,95 0,50 3,82 0,00 0,00 0,00 17,78 3,62 16,87 3,75 0,82 3,55 4,00 1,28 3,68 3,99 1,27 3,67 3,47 0,83 3,26 74,3821,25 69,04 347,540

KATILIMLAR

59 12069 IRMAK ÖZEL 12 32 8 30,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 25 3 24,25 4 2 3,50 5 1 4,75 6 1 5,75 5 1 4,75 90 23 84,25 393,145 2253

60 12204 RANA ATL I 12 30 10 27,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 24 3 23,25 5 2 4,50 3 4 2,00 6 1 5,75 6 0 6,00 90 24 84,00 392,655 2276

61 12151 AYBERK ŞAM 12 32 6 30,50 4 1 3,75 1 2 0,50 4 0 4,00 3 2 2,50 26 4 25,00 7 1 6,75 4 3 3,25 4 2 3,50 3 2 2,50 88 23 82,25 386,800 2587

62 13065 ALPTUĞ GÜRDİL -M 26 12 23,00 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 22 6 20,50 9 1 8,75 7 0 7,00 5 2 4,50 3 2 2,50 88 26 81,50 385,700 2643

63 12050 UMUT YURDUGÜL 12A 31 9 28,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 21 9 18,75 5 4 4,00 3 3 2,25 6 1 5,75 5 1 4,75 89 29 81,75 385,658 2647

64 13086 HAFİZENUR AYDOĞAN -M 33 6 31,50 3 1 2,75 1 4 0,00 5 0 5,00 3 0 3,00 18 0 18,00 4 0 4,00 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 85 13 81,75 385,490 2657

65 12102 ALİ OSMAN ÇOBAN 12A 30 10 27,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 19 6 17,50 7 3 6,25 7 0 7,00 5 2 4,50 6 0 6,00 88 26 81,50 385,255 2673

66 12095 SEBAHATTİN ALP ŞAHİN12A 31 9 28,75 5 0 5,00 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 22 3 21,25 5 1 4,75 5 1 4,75 6 1 5,75 6 0 6,00 87 23 81,25 384,298 2722

67 12098 BEYZA İŞBİLEN 12 31 9 28,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 22 4 21,00 5 0 5,00 4 3 3,25 5 2 4,50 6 0 6,00 87 23 81,25 384,188 2733

68 12100 YAŞAR ERSİN 12A 32 8 30,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 22 3 21,25 2 2 1,50 5 0 5,00 7 0 7,00 4 2 3,50 86 19 81,25 384,095 2739

69 12381 CEYLİN GÜRCAN 12 33 6 31,50 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 19 4 18,00 4 1 3,75 4 1 3,75 6 1 5,75 5 1 4,75 86 19 81,25 383,850 2754

70 12011 SELEMENUR ADIYAMAN12 35 5 33,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 17 6 15,50 4 1 3,75 5 1 4,75 5 2 4,50 5 0 5,00 86 20 81,00 382,803 2804

71 12282 MERYEM ÇİÇEK 12 32 7 30,25 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 20 5 18,75 1 0 1,00 7 0 7,00 5 2 4,50 6 0 6,00 85 17 80,75 382,633 2815

72 12334 MUSTAFA ENES DAĞ 12A 28 10 25,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 24 4 23,00 4 0 4,00 5 0 5,00 6 1 5,75 6 0 6,00 86 22 80,50 382,465 2826

73 13137 İSMAİL BULUT -M 29 11 26,25 2 3 1,25 1 3 0,25 5 0 5,00 4 0 4,00 24 4 23,00 8 2 7,50 6 1 5,75 5 2 4,50 3 1 2,75 87 27 80,25 381,463 2881

74 84006 ELİF NAS CEVHER 12 28 10 25,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 0 3,00 4 0 4,00 23 4 22,00 4 1 3,75 6 0 6,00 5 2 4,50 5 1 4,75 85 21 79,75 380,140 2945

75 15003 AYŞE YILMAZ -M 35 4 34,00 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 22 4 21,00 4 1 3,75 2 1 1,75 5 1 4,75 2 0 2,00 84 16 80,00 379,520 2974

76 12300 DOLUNAY AÇIKTEPE 12 37 2 36,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 9 1 8,75 2 0 2,00 5 1 4,75 6 1 5,75 6 0 6,00 81 7 79,25 377,250 3094

77 12258 NAZ KONUKSEVEN 12 34 6 32,50 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 4 1 3,75 20 7 18,25 3 0 3,00 4 2 3,50 6 1 5,75 5 1 4,75 85 24 79,00 376,915 3116

78 0 İHSAN ÇETİN 12A 27 12 24,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 25 3 24,25 5 0 5,00 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 85 26 78,50 376,550 3132

79 12341 MUSTAFA SALİH AKÇİN 12G 29 11 26,25 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 27 3 26,25 4 1 3,75 4 2 3,50 2 3 1,25 2 1 1,75 84 25 77,75 373,653 3278

80 13006 ÇİDEM -M 31 9 28,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 20 6 18,50 5 1 4,75 4 1 3,75 4 3 3,25 5 1 4,75 84 25 77,75 373,538 3284

81 12131 İSMAİL ATICI 12A 29 10 26,50 4 1 3,75 1 3 0,25 4 0 4,00 4 0 4,00 18 3 17,25 5 1 4,75 6 0 6,00 5 0 5,00 6 0 6,00 82 18 77,50 373,285 3296

82 12091 ERAY ÇETİNDERE 12 27 13 23,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 18 1 17,75 6 3 5,25 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 83 24 77,00 372,053 3365

83 13168 SUDE ŞEŞEN -M 30 9 27,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 18 1 17,75 6 1 5,75 3 3 2,25 5 1 4,75 5 1 4,75 82 21 76,75 370,648 3427

84 12043 SUDE DEMİRHAN 12 31 7 29,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 22 3 21,25 3 0 3,00 3 1 2,75 5 1 4,75 6 0 6,00 81 17 76,75 370,523 3435

85 13102 BERİVAN AÇAR -M 32 6 30,50 2 1 1,75 1 3 0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 18 3 17,25 3 2 2,50 4 1 3,75 6 1 5,75 6 0 6,00 81 18 76,50 369,685 3482

86 12167 İREM TURAN 12 30 8 28,00 3 1 2,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 19 4 18,00 7 0 7,00 6 1 5,75 4 2 3,50 6 0 6,00 82 23 76,25 369,245 3512

87 12110 BERKE GÜLSEVEN 12 29 9 26,75 5 0 5,00 1 2 0,50 5 0 5,00 4 0 4,00 19 1 18,75 5 0 5,00 5 2 4,50 6 0 6,00 79 14 75,50 367,153 3620
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2 200 394 1006 22521

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,8211,21 21,02 2,65 1,48 2,28 1,45 2,21 0,90 3,15 0,87 2,93 3,62 0,56 3,47 0,01 0,00 0,01 10,44 3,44 9,58 1,78 0,47 1,66 1,94 0,94 1,71 2,02 0,93 1,79 1,92 0,76 1,73 52,8022,87 47,08 278,760

Okul Ortalaması 28,47 8,82 26,26 3,25 1,22 2,94 1,82 2,22 1,26 3,90 0,67 3,73 3,95 0,50 3,82 0,00 0,00 0,00 17,78 3,62 16,87 3,75 0,82 3,55 4,00 1,28 3,68 3,99 1,27 3,67 3,47 0,83 3,26 74,3821,25 69,04 347,540

KATILIMLAR

88 13029 ÖZGENUR MENTEŞ -M 31 8 29,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 21 4 20,00 1 0 1,00 5 1 4,75 4 2 3,50 2 1 1,75 80 19 75,25 365,885 3699

89 12230 MERYEM 12A 35 5 33,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 0 4,00 22 1 21,75 1 0 1,00 1 0 1,00 4 1 3,75 78 11 75,25 365,058 3734

90 122 EMREHAN KORUK 12 29 9 26,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 20 9 17,75 4 3 3,25 4 2 3,50 4 3 3,25 5 0 5,00 82 29 74,75 364,738 3762

91 13066 HASAN ARDA UZUN -M 32 7 30,25 2 2 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 23 3 22,25 1 0 1,00 5 2 4,50 5 1 4,75 3 2 2,50 80 21 74,75 364,283 3798

92 13173 LEYLA GÜRBOĞA -M 28 9 25,75 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 4 0 4,00 21 6 19,50 7 1 6,75 4 2 3,50 6 0 6,00 3 2 2,50 81 27 74,25 363,368 3847

93 17008 EMİR ÖZTÜRK -M 29 8 27,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 16 5 14,75 6 1 5,75 4 2 3,50 5 2 4,50 5 1 4,75 80 23 74,25 363,235 3856

94 12182 MİRZA EKİM 12 33 5 31,75 2 2 1,50 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 24 1 23,75 3 3 2,25 6 0 6,00 1 2 0,50 1 0 1,00 79 19 74,25 362,408 3919

95 17006 EDA NAZ DEMİRBAĞ -M 33 7 31,25 1 4 0,00 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 13 5 11,75 6 1 5,75 5 1 4,75 6 0 6,00 5 0 5,00 79 22 73,50 360,538 4049

96 13016 HALİL EROL -M 27 10 24,50 4 0 4,00 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 17 4 16,00 6 2 5,50 5 1 4,75 5 0 5,00 4 1 3,75 77 20 72,00 356,795 4300

97 12171 NİSA NUR SERT 12 30 8 28,00 3 1 2,75 1 3 0,25 5 0 5,00 3 1 2,75 19 2 18,50 2 1 1,75 5 2 4,50 4 2 3,50 5 0 5,00 77 20 72,00 356,320 4324

98 12193 ÇAĞAN AŞNAZ 12 30 9 27,75 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 15 4 14,00 4 1 3,75 5 2 4,50 6 1 5,75 4 1 3,75 77 23 71,25 354,128 4479

99 12170 ZEHRA ZAMAN 12 31 9 28,75 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 3 0 3,00 19 2 18,50 1 1 0,75 3 0 3,00 3 2 2,50 6 0 6,00 75 17 70,75 352,388 4596

100 16002 DOĞA ÖZ 12A 30 7 28,25 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 19 1 18,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 3 1,25 4 0 4,00 75 17 70,75 352,313 4603

101 12252 NİMET ÇADIRKAYA 12A 32 8 30,00 3 1 2,75 0 4 -1,00 5 0 5,00 4 0 4,00 17 7 15,25 5 1 4,75 5 1 4,75 3 2 2,50 3 1 2,75 77 25 70,75 352,165 4617

102 12056 YUSUF ÜŞENMEZ 12B 29 8 27,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 18 3 17,25 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 76 22 70,50 352,000 4631

103 12025 FURKAN KOS 12 25 13 21,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 23 3 22,25 2 0 2,00 5 2 4,50 4 3 3,25 3 2 2,50 77 28 70,00 350,983 4690

104 12202 AYŞE ÖZDEMİR 12 29 9 26,75 4 0 4,00 0 4 -1,00 5 0 5,00 3 1 2,75 20 3 19,25 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 1 4,75 75 20 70,00 350,373 4729

105 12093 VESİLE DİZMAN 12A 32 8 30,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 13 0 13,00 5 1 4,75 4 2 3,50 7 0 7,00 4 1 3,75 74 17 69,75 349,315 4800

106 12158 HİLAL ALTAN 12 33 6 31,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 5 0 5,00 3 2 2,50 12 5 10,75 1 0 1,00 4 1 3,75 6 1 5,75 6 0 6,00 74 18 69,50 348,415 4853

107 13046 NADİR TÜRETKEN -M 29 11 26,25 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 4 1 3,75 23 5 21,75 4 4 3,00 5 1 4,75 2 3 1,25 1 0 1,00 77 31 69,25 348,003 4877

108 12333 HATİCE NUR DEMİRTAŞ12 30 6 28,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 14 1 13,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 3 2,25 72 17 67,75 343,290 5200

109 12416 A ARDA İŞBİLİR 12A 27 10 24,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 5 0 5,00 4 1 3,75 18 0 18,00 1 1 0,75 6 0 6,00 4 1 3,75 4 0 4,00 72 18 67,50 343,215 5206

110 12050 HATİCE ATASO* 12 24 11 21,25 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 22 1 21,75 1 1 0,75 5 0 5,00 5 2 4,50 4 1 3,75 72 21 66,75 341,353 5350

111 13105 AYŞE EGEM BALCI -MA 27 11 24,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 17 4 16,00 4 2 3,50 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 72 23 66,25 339,483 5482

112 0 BEYZANUR AYDIN -M 28 9 25,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 11 7 9,25 2 1 1,75 4 0 4,00 6 1 5,75 3 1 2,75 71 21 65,75 337,718 5609

113 12234 ENES SELEK 12A 25 12 22,00 4 0 4,00 0 4 -1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 19 4 18,00 1 0 1,00 4 2 3,50 5 2 4,50 5 1 4,75 72 26 65,50 337,460 5632

114 13116 UĞURCAN NAZLI -M 27 13 23,75 4 0 4,00 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 22 6 20,50 4 3 3,25 4 2 3,50 3 2 2,50 73 31 65,25 336,338 5718

115 13032 SAMET FURKAN TOSUN-M 27 13 23,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 19 8 17,00 3 6 1,50 5 1 4,75 4 3 3,25 2 4 1,00 75 40 65,00 335,573 5769

116 12191 ÜLKÜ EDA ONAR 12A 30 10 27,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 13 6 11,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 3 3,25 5 1 4,75 72 29 64,75 334,390 5853
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2 200 394 1006 22521

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,8211,21 21,02 2,65 1,48 2,28 1,45 2,21 0,90 3,15 0,87 2,93 3,62 0,56 3,47 0,01 0,00 0,01 10,44 3,44 9,58 1,78 0,47 1,66 1,94 0,94 1,71 2,02 0,93 1,79 1,92 0,76 1,73 52,8022,87 47,08 278,760

Okul Ortalaması 28,47 8,82 26,26 3,25 1,22 2,94 1,82 2,22 1,26 3,90 0,67 3,73 3,95 0,50 3,82 0,00 0,00 0,00 17,78 3,62 16,87 3,75 0,82 3,55 4,00 1,28 3,68 3,99 1,27 3,67 3,47 0,83 3,26 74,3821,25 69,04 347,540

KATILIMLAR

117 13009 EMİN PALA -M 23 17 18,75 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 22 3 21,25 3 1 2,75 4 2 3,50 2 5 0,75 2 3 1,25 72 32 64,00 333,063 5952

118 13090 AHMET SAİT -M 30 9 27,75 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 9 3 8,25 1 2 0,50 5 1 4,75 5 1 4,75 3 1 2,75 69 19 64,25 332,918 5958

119 12197 İ ARDA YILDIRIM 12 21 18 16,50 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 0 4,00 21 1 20,75 1 0 1,00 6 1 5,75 4 0 4,00 2 1 1,75 70 25 63,75 332,840 5963

120 12177 ESLEM * AMAN 12 31 6 29,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 15 6 13,50 3 3 2,25 3 1 2,75 2 2 1,50 69 23 63,25 329,440 6192

121 13025 ZAFER TAN -M 23 15 19,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 16 6 14,50 6 3 5,25 5 2 4,50 5 2 4,50 3 2 2,50 71 35 62,25 327,953 6298

122 13109 SEDEF İLTER -M 26 9 23,75 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 15 2 14,50 6 0 6,00 6 1 5,75 2 4 1,00 5 0 5,00 69 27 62,25 327,378 6338

123 13038 GÜLSÜM KESKE -M 30 7 28,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 14 2 13,50 4 2 3,50 3 3 2,25 6 1 5,75 3 0 3,00 67 19 62,25 326,763 6393

124 13124 RIZA CAN AYDIN -MA 31 8 29,00 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 14 2 13,50 2 0 2,00 2 4 1,00 5 1 4,75 3 2 2,50 68 24 62,00 325,800 6466

125 13082 ARDA ÜNLÜ -M 25 12 22,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 0 3,00 4 0 4,00 19 4 18,00 1 3 0,25 4 3 3,25 4 1 3,75 3 2 2,50 68 28 61,00 323,740 6636

126 13051 İLKER YILDIZOĞLU -M 34 6 32,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 9 4 8,00 1 0 1,00 5 1 4,75 2 4 1,00 3 2 2,50 67 24 61,00 322,325 6739

127 12229 TALHA G   A 12 20 4 19,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 18 4 17,00 3 0 3,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 64 15 60,25 321,805 6784

128 12268 CEREN MALTA 12 28 12 25,00 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 4 0 4,00 14 4 13,00 2 0 2,00 3 2 2,50 3 3 2,25 3 0 3,00 67 26 60,50 321,770 6788

129 13132 METE SEVER -M 27 12 24,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 17 2 16,50 2 2 1,50 2 3 1,25 2 0 2,00 65 23 59,25 318,005 7085

130 12218 ARDA KOÇ 12A 25 11 22,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 21 5 19,75 5 0 5,00 64 21 58,75 316,533 7201

131 13031 ARDA TERZİ -M 26 13 22,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 0 4,00 19 5 17,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 2 3,50 3 1 2,75 67 35 58,25 315,308 7284

132 12301 ARDA YILDIRIM 12 28 7 26,25 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 16 4 15,00 4 2 3,50 1 1 0,75 2 0 2,00 63 19 58,25 314,753 7336

133 12008 SAİME ÇAT 12 28 10 25,50 3 2 2,50 1 3 0,25 3 1 2,75 4 0 4,00 10 2 9,50 4 0 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 63 20 58,00 314,225 7382

134 12084 KAMİL KUMANLIOĞLU 12A 20 13 16,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 15 5 13,75 5 3 4,25 6 1 5,75 3 3 2,25 4 0 4,00 65 30 57,50 313,953 7405

135 13122 DEMİRHAN KAYA -M 24 11 21,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 19 4 18,00 1 0 1,00 5 2 4,50 1 4 0,00 1 3 0,25 65 29 57,75 313,833 7410

136 12060 AHMET FUAT GEDİK 12A 28 12 25,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 10 3 9,25 5 1 4,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 63 21 57,75 313,445 7441

137 12077 MERYEM YENAL 12A 25 15 21,25 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 12 4 11,00 6 0 6,00 3 3 2,25 3 3 2,25 4 2 3,50 65 33 56,75 310,943 7638

138 12318 F ZEHRA YILDIRIM 12A 23 12 20,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 16 5 14,75 8 0 8,00 1 3 0,25 3 1 2,75 63 25 56,75 310,905 7644

139 12327 NİMET AKAY 12 26 14 22,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 12 4 11,00 1 0 1,00 4 1 3,75 5 1 4,75 2 3 1,25 64 29 56,75 310,850 7653

140 12272 ARDA DEMİR 12A 27 9 24,75 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 16 7 14,25 1 2 0,50 3 2 2,50 3 4 2,00 2 2 1,50 64 32 56,00 308,143 7875

141 13040 İREM ŞAKAR -M 29 9 26,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 12 4 11,00 1 0 1,00 6 1 5,75 4 2 3,50 1 4 0,00 62 28 55,00 304,993 8129

142 0 UFUK KUMRU -M 29 7 27,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 7 2 6,50 3 1 2,75 3 1 2,75 2 1 1,75 58 16 54,00 301,718 8435

143 12267 EMENTE 12 28 11 25,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 5 0 5,00 3 2 2,50 15 4 14,00 2 0 2,00 1 1 0,75 2 3 1,25 3 0 3,00 60 25 53,75 301,243 8467

144 0 EDHEM GÖRAL 12 27 11 24,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 10 2 9,50 1 0 1,00 3 2 2,50 3 3 2,25 2 3 1,25 60 26 53,50 300,658 8534

145 13127 YAĞIZ EFE BULKOY -MA 29 11 26,25 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 14 9 11,75 1 4 0,00 3 3 2,25 5 2 4,50 3 2 2,50 64 42 53,50 300,528 8541
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2 200 394 1006 22521

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,8211,21 21,02 2,65 1,48 2,28 1,45 2,21 0,90 3,15 0,87 2,93 3,62 0,56 3,47 0,01 0,00 0,01 10,44 3,44 9,58 1,78 0,47 1,66 1,94 0,94 1,71 2,02 0,93 1,79 1,92 0,76 1,73 52,8022,87 47,08 278,760

Okul Ortalaması 28,47 8,82 26,26 3,25 1,22 2,94 1,82 2,22 1,26 3,90 0,67 3,73 3,95 0,50 3,82 0,00 0,00 0,00 17,78 3,62 16,87 3,75 0,82 3,55 4,00 1,28 3,68 3,99 1,27 3,67 3,47 0,83 3,26 74,3821,25 69,04 347,540

KATILIMLAR

146 10112 RIFAT YILDIZ 12A 29 5 27,75 2 3 1,25 1 4 0,00 3 1 2,75 5 0 5,00 12 4 11,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 58 18 53,50 300,193 8569

147 12375 AYŞE NAZAR DÜKAR 12A 32 6 30,50 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 8 2 7,50 1 0 1,00 1 2 0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 58 19 53,25 298,960 8698

148 0 GÖKALP AYDIN -M 27 12 24,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 8 6 6,50 1 1 0,75 2 3 1,25 4 2 3,50 4 2 3,50 60 29 52,75 298,515 8733

149 12173 IRMAK KORKMAZ   27 9 24,75 2 3 1,25 1 1 0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 15 2 14,50 1 1 0,75 4 2 3,50 3 1 2,75 58 24 52,00 296,073 8969

150 12415 BİLGE TAŞKIN 12 23 15 19,25 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 1 2,75 14 2 13,50 5 1 4,75 2 3 1,25 6 0 6,00 59 31 51,25 294,753 9098

151 12143 SUDE CİRMAN 12 29 8 27,00 2 0 2,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 12 3 11,25 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 55 15 51,25 293,335 9227

152 13083 ECRİN ÖZTÜRK -MM 29 9 26,75 2 2 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 16 3 15,25 0 1 -0,25 56 20 51,00 292,543 9299

153 12040 METEHAN TAŞKIN 12 30 7 28,25 5 0 5,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 9 6 7,50 4 1 3,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 57 24 51,00 292,478 9308

154 17007 EMRE ARAS -MA 15 6 13,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 24 2 23,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 54 15 50,25 292,070 9364

155 12201 MİHRİBAN ALKAN 12 28 11 25,25 4 1 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 4 1 3,75 2 0 2,00 4 2 3,50 4 3 3,25 4 2 3,50 56 24 50,00 290,128 9546

156 12115 NUR TÜRK 12 18 14 14,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 18 3 17,25 5 0 5,00 2 3 1,25 2 1 1,75 56 27 49,25 288,970 9678

157 13037 FATMA NUR İÇYER -M 27 9 24,75 4 0 4,00 1 1 0,75 2 2 1,50 4 0 4,00 5 5 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 54 18 49,50 288,703 9705

158 12222 MUHAMMET CAN TELEK12A 15 13 11,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 4 0 4,00 17 2 16,50 4 2 3,50 5 1 4,75 4 3 3,25 1 0 1,00 56 29 48,75 288,058 9776

159 84714 AHMET ARSLAN 12 18 7 16,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 5 0 5,00 4 0 4,00 16 2 15,50 2 1 1,75 3 1 2,75 52 14 48,50 286,538 9921

160 13131 İNANÇ SEMİZ -M 24 14 20,50 4 1 3,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 12 5 10,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 1 1,75 55 27 48,25 285,290 10040

161 12321 UMUT YILMAZ 12 23 13 19,75 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 2 4,50 1 0 1,00 7 0 7,00 1 0 1,00 2 0 2,00 53 20 48,00 284,793 10087

162 12316 ADA BOZDAĞ 12 28 11 25,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 6 9 3,75 1 0 1,00 3 3 2,25 2 2 1,50 2 2 1,50 56 32 48,00 283,888 10183

163 13152 EFE UÇAR -M 29 11 26,25 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 0 4,00 7 10 4,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 53 28 46,00 277,488 10881

164 12221 SİNA YILMAZ 12A 16 10 13,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 3 0 3,00 14 8 12,00 7 0 7,00 5 2 4,50 2 1 1,75 2 1 1,75 52 27 45,25 277,220 10904

165 12185 NEHİR YÜCE 12 23 12 20,00 5 0 5,00 1 2 0,50 5 0 5,00 4 0 4,00 11 3 10,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 50 19 45,25 276,075 11029

166 13125 BUSE YAŞAR -M 28 12 25,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 12 2 11,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 52 27 45,25 275,485 11079

167 12079 BEGÜM MALKOÇ 12 24 8 22,00 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 6 10 3,50 1 0 1,00 3 2 2,50 1 1 0,75 3 0 3,00 51 27 44,25 273,025 11361

168 12076 GÜL SENA SAKÇAK 12 28 11 25,25 4 1 3,75 1 2 0,50 5 0 5,00 3 0 3,00 3 1 2,75 3 3 2,25 2 5 0,75 1 1 0,75 50 24 44,00 271,748 11494

169 12284 AHMET ÇOBAN 12 24 12 21,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 5 2,75 2 0 2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 2 0,50 49 29 41,75 265,525 12220

170 13081 EREN ÖZÇİFTÇİ -M 27 11 24,25 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 4 0 4,00 6 2 5,50 4 1 3,75 1 3 0,25 48 25 41,75 265,093 12271

171 13169 GİZEM SUDE ERBİL -MD 25 14 21,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 8 3 7,25 1 0 1,00 1 0 1,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 49 30 41,50 264,555 12339

172 13157 RECEP İZİDOĞRU -M 20 11 17,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 4 0 4,00 16 6 14,50 2 0 2,00 2 5 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 49 31 41,25 264,453 12355

173 12172 SİMGE KARABULUT 12 27 13 23,75 1 4 0,00 1 3 0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 9 2 8,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 2 2 1,50 49 31 41,25 263,528 12450

174 13045 BURCU EREN -M 22 15 18,25 3 0 3,00 1 3 0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 7 8 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 49 34 40,50 262,188 12589
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,8211,21 21,02 2,65 1,48 2,28 1,45 2,21 0,90 3,15 0,87 2,93 3,62 0,56 3,47 0,01 0,00 0,01 10,44 3,44 9,58 1,78 0,47 1,66 1,94 0,94 1,71 2,02 0,93 1,79 1,92 0,76 1,73 52,8022,87 47,08 278,760

Okul Ortalaması 28,47 8,82 26,26 3,25 1,22 2,94 1,82 2,22 1,26 3,90 0,67 3,73 3,95 0,50 3,82 0,00 0,00 0,00 17,78 3,62 16,87 3,75 0,82 3,55 4,00 1,28 3,68 3,99 1,27 3,67 3,47 0,83 3,26 74,3821,25 69,04 347,540

KATILIMLAR

175 12067 HASAN TURSUN 12 22 17 17,75 2 1 1,75 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 10 6 8,50 2 2 1,50 3 2 2,50 48 32 40,00 260,653 12783

176 0 AYBARS KOCAKURT 12 26 9 23,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 8 4 7,00 2 3 1,25 1 1 0,75 45 22 39,50 258,283 13062

177 13022 KAĞAN ÇETİN -M 14 7 12,25 1 1 0,75 18 12 15,00 3 2 2,50 2 4 1,00 5 2 4,50 3 2 2,50 46 30 38,50 256,998 13216

178 12175 BERSAN TOPAL 12A 25 8 23,00 1 2 0,50 1 2 0,50 4 0 4,00 4 0 4,00 7 1 6,75 42 13 38,75 256,035 13336

179 13163 ARDA ONAT MÜLÜS -M 24 9 21,75 2 0 2,00 1 1 0,75 4 0 4,00 4 0 4,00 6 3 5,25 41 13 37,75 253,178 13673

180 12273 SÜHEDA BORAZAN 12 24 8 22,00 4 0 4,00 9 6 7,50 2 1 1,75 2 1 1,75 1 2 0,50 42 18 37,50 252,480 13757

181 0 HARUN TÜRKAN -M 22 9 19,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 6 7 4,25 2 1 1,75 1 0 1,00 1 3 0,25 43 29 35,75 247,518 14326

182 13057 İSMAİL ERGÜL -M 24 10 21,50 1 3 0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 9 7 7,25 2 0 2,00 1 3 0,25 43 30 35,50 246,425 14469

183 13098 AYBERK KAYA -MD 25 11 22,25 1 4 0,00 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 9 7 7,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 44 36 35,00 244,808 14663

184 12396 EYLÜL ŞENTÜR K 12 24 16 20,00 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 3 3,25 41 26 34,50 243,590 14794

185 0 YUSUF ÇALIŞKAN -M 24 13 20,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 4 0 4,00 6 3 5,25 1 4 0,00 2 0 2,00 40 23 34,25 242,818 14876

186 13075 SILA ÇAKIR -M 22 17 17,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 1 1 0,75 3 3 2,25 4 1 3,75 1 3 0,25 42 36 33,00 239,603 15271

187 13072 ALEYNA AYGÜN -M 27 11 24,25 1 4 0,00 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 9 0,75 0 1 -0,25 3 3 2,25 0 1 -0,25 42 35 33,25 239,333 15305

188 12389 CEREN YETİM 12 16 15 12,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 8 10 5,50 2 0 2,00 1 5 -0,25 1 2 0,50 5 1 4,75 42 39 32,25 238,003 15485

189 13181 MUSTAFA TURAN -MZ 21 19 16,25 1 1 0,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 7 8 5,00 1 2 0,50 1 0 1,00 1 3 0,25 41 38 31,50 235,088 15827

190 17004 BAGER IŞIK -MA 19 14 15,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 3 1 2,75 7 4 6,00 1 1 0,75 3 2 2,50 1 0 1,00 1 4 0,00 40 35 31,25 234,500 15884

191 13054 GÜRBÜZ CAN KILIÇ -M 19 15 15,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 0 4,00 7 14 3,50 3 4 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 38 36 29,00 227,748 16636

192 13019 MERVE -MZ 22 16 18,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 4 0 4,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 2 0,50 35 26 28,50 225,800 16868

193 0 SUDE KAYA 12 21 17 16,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 1 2 0,50 1 0 1,00 32 20 27,00 221,403 17292

194 12119 SUDE DİNÇ 12A 14 15 10,25 2 0 2,00 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 4 4,00 1 0 1,00 1 0 1,00 32 24 26,00 219,268 17515

195 12391 İSMAİL AKDEDE 12 17 9 14,75 2 2 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 6 3 5,25 30 18 25,50 217,093 17728

196 12104 ARDA GÜMÜŞTEKİN 12 1 0 1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 14 5 12,75 1 1 0,75 3 2 2,50 1 2 0,50 26 14 22,50 209,940 18397

197 12033 DEFNE 12A 18 3 17,25 18 3 17,25 191,853 19765

198 12149 İBRAHİM DEMİR 12 16 16 12,00 6 5 4,75 22 21 16,75 191,025 19827

199 12360 HALİL TAŞCI 12 10 10 7,50 0 4 -1,00 2 0 2,00 9 6 7,50 21 20 16,00 189,345 19938

200 0 ZEKİ BATIN KAYA 12 5 2 4,50 3 2 2,50 1 2 0,50 2 5 0,75 11 11 8,25 166,330 21135
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2 200 394 1006 22521

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,8211,21 21,02 2,65 1,48 2,28 1,45 2,21 0,90 3,15 0,87 2,93 3,62 0,56 3,47 0,01 0,00 0,01 10,44 3,44 9,58 1,78 0,47 1,66 1,94 0,94 1,71 2,02 0,93 1,79 1,92 0,76 1,73 52,8022,87 47,08 278,760

Okul Ortalaması 28,47 8,82 26,26 3,25 1,22 2,94 1,82 2,22 1,26 3,90 0,67 3,73 3,95 0,50 3,82 0,00 0,00 0,00 17,78 3,62 16,87 3,75 0,82 3,55 4,00 1,28 3,68 3,99 1,27 3,67 3,47 0,83 3,26 74,3821,25 69,04 347,540

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2 200 394 1006 22521

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,8 11,2 21,02 10,9 5,1 9,59 12,2 3,9 11,24 5,9 2,6 5,22 52,8 22,9 47,07 278,760

Okul Ortalaması 28,5 8,8 26,26 12,9 4,6 11,76 21,5 4,4 20,42 11,5 3,4 10,61 74,4 21,2 69,05 347,540

KATILIMLAR

1 1933 12C 35 5 33,75 19 1 18,75 39 1 38,75 20 0 20,00 113 7 111,25 474,388 1 1 1 2 21

2 12074 AYŞEGÜL ÇİÇEK 12A 35 5 33,75 19 1 18,75 38 2 37,50 20 0 20,00 112 8 110,00 470,613 1 2 2 4 34

3 12132 ELİFNUR BATTAL 12B 39 1 38,75 18 2 17,50 34 3 33,25 20 0 20,00 111 6 109,50 468,453 1 3 3 5 41

4 12059 CEYLİN YÜCEL 12A 37 3 36,25 17 3 16,25 36 3 35,25 20 0 20,00 110 9 107,75 463,493 2 4 4 7 72

5 12194 MERT KOCAGÖBEK 12M 35 5 33,75 17 3 16,25 38 2 37,50 20 0 20,00 110 10 107,50 463,063 1 5 5 8 75

6 13112 RIZA CAN KAYNAK -M 35 5 33,75 18 2 17,50 37 1 36,75 19 1 18,75 109 9 106,75 460,748 1 6 6 11 93

7 12004 ELİF ECE ŞEN 12 35 5 33,75 18 1 17,75 36 4 35,00 20 0 20,00 109 10 106,50 460,043 1 7 7 13 98

8 12003 ELİF ÖZBEK 12A 38 2 37,50 16 4 15,00 36 1 35,75 18 2 17,50 108 9 105,75 457,190 3 8 8 15 126

9 12020 DİLA NUR CAN 12B 35 5 33,75 18 2 17,50 35 4 34,00 20 0 20,00 108 11 105,25 456,268 2 9 10 17 135

10 12028 ONUR KULAN 12A 35 5 33,75 18 2 17,50 36 4 35,00 19 1 18,75 108 12 105,00 455,463 4 10 11 19 146

11 12016 ZEYNEP TOSUN 12 35 5 33,75 17 3 16,25 38 2 37,50 18 2 17,50 108 12 105,00 455,413 2 11 12 20 148

12 13050 TALHA YILDIRIM -M 37 3 36,25 18 2 17,50 35 5 33,75 18 2 17,50 108 12 105,00 455,088 2 12 13 23 157

13 12219 EMİR TÜRKMEN 12 38 2 37,50 17 3 16,25 36 4 35,00 17 3 16,25 108 12 105,00 454,875 3 13 14 24 164

14 12092 ADEM ŞİRİNBİLEK 12A 31 9 28,75 19 1 18,75 38 2 37,50 19 1 18,75 107 13 103,75 452,338 5 14 15 26 182

15 12184 CEYLİN KAHRAMAN 12A 37 3 36,25 17 3 16,25 31 1 30,75 20 0 20,00 105 7 103,25 449,903 6 15 16 27 214

16 12126 ULAŞ KUKUL 12A 35 5 33,75 15 5 13,75 38 2 37,50 18 2 17,50 106 14 102,50 447,863 7 16 17 29 246

17 17002 NİLGÜN ALPTEKİN -MA 33 7 31,25 16 2 15,50 35 1 34,75 20 0 20,00 104 10 101,50 445,268 1 17 18 30 276

18 12041 PELİN ÖZTÜRK 12A 35 5 33,75 17 2 16,50 34 4 33,00 18 1 17,75 104 12 101,00 443,343 8 18 20 33 326

19 12101 HÜSNİYE KARAGÖZ 12 35 5 33,75 14 5 12,75 36 3 35,25 19 1 18,75 104 14 100,50 441,873 4 19 21 34 353

20 12024 ZEYNEP POLAT 12D 34 6 32,50 15 5 13,75 39 1 38,75 16 3 15,25 104 15 100,25 441,140 1 20 22 35 379

21 6810 ENES SARGIN 12A 35 5 33,75 17 3 16,25 35 5 33,75 17 3 16,25 104 16 100,00 440,263 9 21 23 36 391

22 13118 SILA CÖMERT -MA 37 3 36,25 13 6 11,50 32 2 31,50 19 0 19,00 101 11 98,25 434,763 2 22 25 42 515

23 12047 HKAAN SUZAK 12 32 8 30,00 17 3 16,25 34 5 32,75 19 1 18,75 102 17 97,75 434,055 5 23 26 44 538

24 12045 SEMİH BULUT 12A 34 5 32,75 13 6 11,50 36 3 35,25 18 1 17,75 101 15 97,25 432,148 10 24 27 49 599

25 12165 ARDA BULDU 12A 34 5 32,75 15 4 14,00 34 4 33,00 18 2 17,50 101 15 97,25 432,138 11 25 28 50 600

26 13073 TOPRAK AKTOPRAK -MA 33 7 31,25 15 5 13,75 36 2 35,50 17 3 16,25 101 17 96,75 430,773 3 26 30 55 641

27 13091 BUKET BATBAY -M 36 3 35,25 17 2 16,50 34 2 33,50 12 2 11,50 99 9 96,75 430,063 3 27 31 57 661

28 12176 R UĞUR AKGÜN 12A 32 8 30,00 13 5 11,75 36 2 35,50 18 0 18,00 99 15 95,25 426,475 12 28 33 65 768

29 12225 ALPER ÖZDEMİR 12A 32 8 30,00 19 1 18,75 33 6 31,50 16 4 15,00 100 19 95,25 426,355 13 29 34 66 775

30 12010 BERRA BAŞTÜRK 12A 29 11 26,25 14 6 12,50 39 1 38,75 18 2 17,50 100 20 95,00 426,188 14 30 35 69 782

31 13017 CEYDA KOTLUCA -M 31 9 28,75 16 2 15,50 32 3 31,25 19 1 18,75 98 15 94,25 423,648 4 31 36 74 866

32 12070 RANA ŞANLI 12 31 9 28,75 14 4 13,00 36 2 35,50 17 0 17,00 98 15 94,25 423,578 6 32 37 75 871

33 0 METE ŞEN 12M 37 3 36,25 16 4 15,00 33 3 32,25 12 5 10,75 98 15 94,25 422,353 2 33 38 78 908

34 17013 AHMET KAHRAMANLAR -M 32 8 30,00 16 3 15,25 34 3 33,25 16 4 15,00 98 18 93,50 421,070 5 34 39 81 961

35 13071 SERAY AŞIK -M 32 8 30,00 15 4 14,00 37 2 36,50 14 4 13,00 98 18 93,50 420,990 6 35 40 83 967

36 13076 YUNUS ARDA AYDOĞUŞ-M 30 8 28,00 18 2 17,50 34 4 33,00 15 2 14,50 97 16 93,00 419,800 7 36 41 84 1005

37 13055 ATİKE SUDE ELDEYMEZ-MA 32 8 30,00 16 3 15,25 34 5 32,75 16 4 15,00 98 20 93,00 419,560 4 37 42 85 1018

38 12014 RÜMEYSA MARAŞLI 12 32 8 30,00 10 2 9,50 35 4 34,00 19 1 18,75 96 15 92,25 417,445 7 38 43 87 1100

39 13052 EFE DAĞDELEN -M 36 4 35,00 15 5 13,75 33 6 31,50 13 4 12,00 97 19 92,25 416,525 8 39 45 91 1134

40 12180 AHMED FURKAN KAFADAR12A 31 9 28,75 14 6 12,50 33 5 31,75 19 1 18,75 97 21 91,75 416,098 15 40 46 96 1158

41 12038 ARDA ETYEMEZ 12A 33 7 31,25 17 3 16,25 32 7 30,25 15 4 14,00 97 21 91,75 415,583 16 41 47 99 1181

42 13080 SERRA SOFUOĞLU -MA 32 8 30,00 15 4 14,00 31 5 29,75 18 1 17,75 96 18 91,50 415,140 5 42 48 100 1202

43 13010 YİĞİT YÜREK -M 31 9 28,75 15 4 14,00 33 5 31,75 17 3 16,25 96 21 90,75 412,978 9 43 49 106 1298

44 12054 TOPRAK GÜCÜKOĞLU 12 35 5 33,75 17 1 16,75 34 1 33,75 7 1 6,75 93 8 91,00 412,703 8 44 50 107 1310

45 0 MUHAMMED POLAT 12A 29 10 26,50 15 3 14,25 31 3 30,25 19 1 18,75 94 17 89,75 410,350 17 45 52 111 1413

46 13042 ENES BATIN GÜLEÇ -M 36 4 35,00 16 3 15,25 28 4 27,00 13 1 12,75 93 12 90,00 409,760 10 46 53 113 1432

47 12 ZEYNEP AKBAYRAM 12 35 5 33,75 13 7 11,25 32 6 30,50 15 5 13,75 95 23 89,25 407,698 9 47 55 117 1528

48 12018 BURAK KAYGISIZ 12A 34 6 32,50 14 5 12,75 29 6 27,50 17 3 16,25 94 20 89,00 407,205 18 48 56 118 1554
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2 200 394 1006 22521

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,8 11,2 21,02 10,9 5,1 9,59 12,2 3,9 11,24 5,9 2,6 5,22 52,8 22,9 47,07 278,760

Okul Ortalaması 28,5 8,8 26,26 12,9 4,6 11,76 21,5 4,4 20,42 11,5 3,4 10,61 74,4 21,2 69,05 347,540

KATILIMLAR

49 13028 OĞUZ TEKGÜL -MA 35 5 33,75 15 5 13,75 29 8 27,00 15 4 14,00 94 22 88,50 405,443 6 49 57 120 1622

50 12263 İDİL SU DEVECİ 12 39 1 38,75 13 2 12,50 23 1 22,75 15 4 14,00 90 8 88,00 403,283 10 50 60 124 1728

51 12090 HAMZA DOĞRU 12 34 6 32,50 15 2 14,50 27 4 26,00 15 3 14,25 91 15 87,25 401,840 11 51 61 129 1809

52 12385 ASLI ELİF TÜZ 12 30 7 28,25 12 7 10,25 34 2 33,50 16 4 15,00 92 20 87,00 401,668 12 52 62 130 1815

53 12116 ONUR AVA 12 29 11 26,25 14 4 13,00 31 4 30,00 17 2 16,50 91 21 85,75 398,213 13 53 66 141 2005

54 12120 EGEMEN SAVAŞÇIOĞLU  34 6 32,50 14 4 13,00 27 3 26,25 15 3 14,25 90 16 86,00 398,065 1 54 67 142 2010

55 12237 ENES ARICI 12 32 8 30,00 17 2 16,50 28 3 27,25 13 4 12,00 90 17 85,75 397,545 14 55 68 147 2042

56 12179 MERİÇ ATALAY 12B 34 6 32,50 13 6 11,50 30 8 28,00 15 5 13,75 92 25 85,75 397,290 3 56 69 148 2050

57 13033 KAĞAN AKYILMAZ -M 31 6 29,50 15 4 14,00 26 6 24,50 18 2 17,50 90 18 85,50 397,075 11 57 70 149 2058

58 12141 EMİR NİŞLİ 12M 30 9 27,75 15 3 14,25 28 5 26,75 17 3 16,25 90 20 85,00 395,743 3 58 71 152 2129

59 12069 IRMAK ÖZEL 12 32 8 30,00 13 7 11,25 29 5 27,75 16 3 15,25 90 23 84,25 393,145 15 59 72 154 2253

60 12204 RANA ATL I 12 30 10 27,50 16 4 15,00 29 5 27,75 15 5 13,75 90 24 84,00 392,655 16 60 74 156 2276

61 12151 AYBERK ŞAM 12 32 6 30,50 12 5 10,75 33 5 31,75 11 7 9,25 88 23 82,25 386,800 17 61 76 166 2587

62 13065 ALPTUĞ GÜRDİL -M 26 12 23,00 16 3 15,25 31 7 29,25 15 4 14,00 88 26 81,50 385,700 12 62 78 170 2643

63 12050 UMUT YURDUGÜL 12A 31 9 28,75 18 2 17,50 26 13 22,75 14 5 12,75 89 29 81,75 385,658 19 63 79 172 2647

64 13086 HAFİZENUR AYDOĞAN -M 33 6 31,50 12 5 10,75 22 0 22,00 18 2 17,50 85 13 81,75 385,490 13 64 80 173 2657

65 12102 ALİ OSMAN ÇOBAN 12A 30 10 27,50 14 5 12,75 26 9 23,75 18 2 17,50 88 26 81,50 385,255 20 65 82 175 2673

66 12095 SEBAHATTİN ALP ŞAHİN12A 31 9 28,75 12 8 10,00 27 4 26,00 17 2 16,50 87 23 81,25 384,298 21 66 84 180 2722

67 12098 BEYZA İŞBİLEN 12 31 9 28,75 14 5 12,75 27 4 26,00 15 5 13,75 87 23 81,25 384,188 18 67 85 181 2733

68 12100 YAŞAR ERSİN 12A 32 8 30,00 14 4 13,00 24 5 22,75 16 2 15,50 86 19 81,25 384,095 22 68 86 182 2739

69 12381 CEYLİN GÜRCAN 12 33 6 31,50 15 5 13,75 23 5 21,75 15 3 14,25 86 19 81,25 383,850 19 69 88 184 2754

70 12011 SELEMENUR ADIYAMAN12 35 5 33,75 15 5 13,75 21 7 19,25 15 3 14,25 86 20 81,00 382,803 20 70 89 189 2804

71 12282 MERYEM ÇİÇEK 12 32 7 30,25 14 3 13,25 21 5 19,75 18 2 17,50 85 17 80,75 382,633 21 71 91 192 2815

72 12334 MUSTAFA ENES DAĞ 12A 28 10 25,50 13 7 11,25 28 4 27,00 17 1 16,75 86 22 80,50 382,465 23 72 92 193 2826

73 13137 İSMAİL BULUT -M 29 11 26,25 12 6 10,50 32 6 30,50 14 4 13,00 87 27 80,25 381,463 14 73 94 195 2881

74 84006 ELİF NAS CEVHER 12 28 10 25,50 14 3 13,25 27 5 25,75 16 3 15,25 85 21 79,75 380,140 22 74 95 197 2945

75 15003 AYŞE YILMAZ -M 35 4 34,00 14 5 12,75 26 5 24,75 9 2 8,50 84 16 80,00 379,520 15 75 96 198 2974

76 12300 DOLUNAY AÇIKTEPE 12 37 2 36,50 16 2 15,50 11 1 10,75 17 2 16,50 81 7 79,25 377,250 23 76 97 203 3094

77 12258 NAZ KONUKSEVEN 12 34 6 32,50 13 7 11,25 23 7 21,25 15 4 14,00 85 24 79,00 376,915 24 77 98 204 3116

78 0 İHSAN ÇETİN 12A 27 12 24,00 12 7 10,25 30 3 29,25 16 4 15,00 85 26 78,50 376,550 24 78 99 205 3132

79 12341 MUSTAFA SALİH AKÇİN 12G 29 11 26,25 16 4 15,00 31 4 30,00 8 6 6,50 84 25 77,75 373,653 1 79 101 208 3278

80 13006 ÇİDEM -M 31 9 28,75 15 4 14,00 25 7 23,25 13 5 11,75 84 25 77,75 373,538 16 80 102 209 3284

81 12131 İSMAİL ATICI 12A 29 10 26,50 13 4 12,00 23 4 22,00 17 0 17,00 82 18 77,50 373,285 25 81 103 210 3296

82 12091 ERAY ÇETİNDERE 12 27 13 23,75 16 3 15,25 24 4 23,00 16 4 15,00 83 24 77,00 372,053 25 82 104 214 3365

83 13168 SUDE ŞEŞEN -M 30 9 27,75 15 5 13,75 24 2 23,50 13 5 11,75 82 21 76,75 370,648 17 83 106 217 3427

84 12043 SUDE DEMİRHAN 12 31 7 29,25 11 5 9,75 25 3 24,25 14 2 13,50 81 17 76,75 370,523 26 84 107 218 3435

85 13102 BERİVAN AÇAR -M 32 6 30,50 12 5 10,75 21 5 19,75 16 2 15,50 81 18 76,50 369,685 18 85 108 219 3482

86 12167 İREM TURAN 12 30 8 28,00 10 8 8,00 26 4 25,00 16 3 15,25 82 23 76,25 369,245 27 86 109 220 3512

87 12110 BERKE GÜLSEVEN 12 29 9 26,75 15 2 14,50 19 1 18,75 16 2 15,50 79 14 75,50 367,153 28 87 110 223 3620

88 13029 ÖZGENUR MENTEŞ -M 31 8 29,00 16 3 15,25 22 4 21,00 11 4 10,00 80 19 75,25 365,885 19 88 112 226 3699

89 12230 MERYEM 12A 35 5 33,75 15 4 14,00 23 1 22,75 5 1 4,75 78 11 75,25 365,058 26 89 113 227 3734

90 122 EMREHAN KORUK 12 29 9 26,75 16 3 15,25 24 12 21,00 13 5 11,75 82 29 74,75 364,738 29 90 114 229 3762

91 13066 HASAN ARDA UZUN -M 32 7 30,25 11 6 9,50 24 3 23,25 13 5 11,75 80 21 74,75 364,283 20 91 116 231 3798

92 13173 LEYLA GÜRBOĞA -M 28 9 25,75 12 7 10,25 28 7 26,25 13 4 12,00 81 27 74,25 363,368 21 92 117 232 3847

93 17008 EMİR ÖZTÜRK -M 29 8 27,00 15 4 14,00 22 6 20,50 14 5 12,75 80 23 74,25 363,235 22 93 118 233 3856

94 12182 MİRZA EKİM 12 33 5 31,75 11 8 9,00 27 4 26,00 8 2 7,50 79 19 74,25 362,408 30 94 119 235 3919

95 17006 EDA NAZ DEMİRBAĞ -M 33 7 31,25 11 8 9,00 19 6 17,50 16 1 15,75 79 22 73,50 360,538 23 95 122 240 4049

96 13016 HALİL EROL -M 27 10 24,50 13 2 12,50 23 6 21,50 14 2 13,50 77 20 72,00 356,795 24 96 125 247 4300
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2 200 394 1006 22521

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,8 11,2 21,02 10,9 5,1 9,59 12,2 3,9 11,24 5,9 2,6 5,22 52,8 22,9 47,07 278,760

Okul Ortalaması 28,5 8,8 26,26 12,9 4,6 11,76 21,5 4,4 20,42 11,5 3,4 10,61 74,4 21,2 69,05 347,540

KATILIMLAR

97 12171 NİSA NUR SERT 12 30 8 28,00 12 5 10,75 21 3 20,25 14 4 13,00 77 20 72,00 356,320 31 97 126 248 4324

98 12193 ÇAĞAN AŞNAZ 12 30 9 27,75 13 5 11,75 19 5 17,75 15 4 14,00 77 23 71,25 354,128 32 98 127 251 4479

99 12170 ZEHRA ZAMAN 12 31 9 28,75 12 3 11,25 20 3 19,25 12 2 11,50 75 17 70,75 352,388 33 99 130 257 4596

100 16002 DOĞA ÖZ 12A 30 7 28,25 14 4 13,00 22 2 21,50 9 4 8,00 75 17 70,75 352,313 27 100 131 258 4603

101 12252 NİMET ÇADIRKAYA 12A 32 8 30,00 12 5 10,75 22 8 20,00 11 4 10,00 77 25 70,75 352,165 28 101 132 259 4617

102 12056 YUSUF ÜŞENMEZ 12B 29 8 27,00 13 7 11,25 18 3 17,25 16 4 15,00 76 22 70,50 352,000 4 102 133 260 4631

103 12025 FURKAN KOS 12 25 13 21,75 15 5 13,75 25 3 24,25 12 7 10,25 77 28 70,00 350,983 34 103 134 263 4690

104 12202 AYŞE ÖZDEMİR 12 29 9 26,75 12 5 10,75 22 3 21,25 12 3 11,25 75 20 70,00 350,373 35 104 136 265 4729

105 12093 VESİLE DİZMAN 12A 32 8 30,00 9 5 7,75 18 1 17,75 15 3 14,25 74 17 69,75 349,315 29 105 138 269 4800

106 12158 HİLAL ALTAN 12 33 6 31,50 12 5 10,75 13 5 11,75 16 2 15,50 74 18 69,50 348,415 36 106 139 271 4853

107 13046 NADİR TÜRETKEN -M 29 11 26,25 13 7 11,25 27 9 24,75 8 4 7,00 77 31 69,25 348,003 25 107 140 272 4877

108 12333 HATİCE NUR DEMİRTAŞ12 30 6 28,50 12 5 10,75 19 1 18,75 11 5 9,75 72 17 67,75 343,290 37 108 143 281 5200

109 12416 A ARDA İŞBİLİR 12A 27 10 24,50 12 6 10,50 19 1 18,75 14 1 13,75 72 18 67,50 343,215 30 109 144 282 5206

110 12050 HATİCE ATASO* 12 24 11 21,25 11 5 9,75 23 2 22,50 14 3 13,25 72 21 66,75 341,353 38 110 148 286 5350

111 13105 AYŞE EGEM BALCI -MA 27 11 24,25 10 6 8,50 21 6 19,50 14 0 14,00 72 23 66,25 339,483 7 111 150 290 5482

112 0 BEYZANUR AYDIN -M 28 9 25,75 17 2 16,50 13 8 11,00 13 2 12,50 71 21 65,75 337,718 26 112 152 294 5609

113 12234 ENES SELEK 12A 25 12 22,00 13 5 11,75 20 4 19,00 14 5 12,75 72 26 65,50 337,460 31 113 153 295 5632

114 13116 UĞURCAN NAZLI -M 27 13 23,75 13 5 11,75 22 6 20,50 11 7 9,25 73 31 65,25 336,338 27 114 154 298 5718

115 13032 SAMET FURKAN TOSUN-M 27 13 23,75 15 5 13,75 22 14 18,50 11 8 9,00 75 40 65,00 335,573 28 115 156 301 5769

116 12191 ÜLKÜ EDA ONAR 12A 30 10 27,50 15 5 13,75 15 8 13,00 12 6 10,50 72 29 64,75 334,390 32 116 160 306 5853

117 13009 EMİN PALA -M 23 17 18,75 16 1 15,75 25 4 24,00 8 10 5,50 72 32 64,00 333,063 29 117 164 312 5952

118 13090 AHMET SAİT -M 30 9 27,75 16 2 15,50 10 5 8,75 13 3 12,25 69 19 64,25 332,918 30 118 165 313 5958

119 12197 İ ARDA YILDIRIM 12 21 18 16,50 15 4 14,00 22 1 21,75 12 2 11,50 70 25 63,75 332,840 39 119 166 314 5963

120 12177 ESLEM * AMAN 12 31 6 29,50 15 5 13,75 15 6 13,50 8 6 6,50 69 23 63,25 329,440 40 120 167 318 6192

121 13025 ZAFER TAN -M 23 15 19,25 13 5 11,75 22 9 19,75 13 6 11,50 71 35 62,25 327,953 31 121 169 322 6298

122 13109 SEDEF İLTER -M 26 9 23,75 9 11 6,25 21 2 20,50 13 5 11,75 69 27 62,25 327,378 32 122 170 323 6338

123 13038 GÜLSÜM KESKE -M 30 7 28,25 7 4 6,00 18 4 17,00 12 4 11,00 67 19 62,25 326,763 33 123 175 328 6393

124 13124 RIZA CAN AYDIN -MA 31 8 29,00 11 7 9,25 16 2 15,50 10 7 8,25 68 24 62,00 325,800 8 124 176 330 6466

125 13082 ARDA ÜNLÜ -M 25 12 22,00 12 3 11,25 20 7 18,25 11 6 9,50 68 28 61,00 323,740 34 125 180 335 6636

126 13051 İLKER YILDIZOĞLU -M 34 6 32,50 13 7 11,25 10 4 9,00 10 7 8,25 67 24 61,00 322,325 35 126 182 339 6739

127 12229 TALHA G   A 12 20 4 19,00 14 3 13,25 21 4 20,00 9 4 8,00 64 15 60,25 321,805 41 127 184 341 6784

128 12268 CEREN MALTA 12 28 12 25,00 14 5 12,75 16 4 15,00 9 5 7,75 67 26 60,50 321,770 42 128 185 342 6788

129 13132 METE SEVER -M 27 12 24,00 15 4 14,00 17 2 16,50 6 5 4,75 65 23 59,25 318,005 36 129 188 348 7085

130 12218 ARDA KOÇ 12A 25 11 22,25 13 5 11,75 26 5 24,75 64 21 58,75 316,533 33 130 192 353 7201

131 13031 ARDA TERZİ -M 26 13 22,75 10 9 7,75 21 8 19,00 10 5 8,75 67 35 58,25 315,308 37 131 193 356 7284

132 12301 ARDA YILDIRIM 12 28 7 26,25 12 5 10,75 16 4 15,00 7 3 6,25 63 19 58,25 314,753 43 132 195 359 7336

133 12008 SAİME ÇAT 12 28 10 25,50 11 6 9,50 14 2 13,50 10 2 9,50 63 20 58,00 314,225 44 133 197 362 7382

134 12084 KAMİL KUMANLIOĞLU 12A 20 13 16,75 12 5 10,75 20 8 18,00 13 4 12,00 65 30 57,50 313,953 34 134 199 365 7405

135 13122 DEMİRHAN KAYA -M 24 11 21,25 14 5 12,75 20 4 19,00 7 9 4,75 65 29 57,75 313,833 38 135 200 366 7410

136 12060 AHMET FUAT GEDİK 12A 28 12 25,00 17 3 16,25 10 3 9,25 8 3 7,25 63 21 57,75 313,445 35 136 201 370 7441

137 12077 MERYEM YENAL 12A 25 15 21,25 12 6 10,50 18 4 17,00 10 8 8,00 65 33 56,75 310,943 36 137 204 376 7638

138 12318 F ZEHRA YILDIRIM 12A 23 12 20,00 12 4 11,00 24 5 22,75 4 4 3,00 63 25 56,75 310,905 37 138 205 377 7644

139 12327 NİMET AKAY 12 26 14 22,50 14 6 12,50 13 4 12,00 11 5 9,75 64 29 56,75 310,850 45 139 206 378 7653

140 12272 ARDA DEMİR 12A 27 9 24,75 12 6 10,50 17 9 14,75 8 8 6,00 64 32 56,00 308,143 38 140 212 387 7875

141 13040 İREM ŞAKAR -M 29 9 26,75 9 8 7,00 13 4 12,00 11 7 9,25 62 28 55,00 304,993 39 141 215 393 8129

142 0 UFUK KUMRU -M 29 7 27,25 14 4 13,00 10 3 9,25 5 2 4,50 58 16 54,00 301,718 40 142 223 403 8435

143 12267 EMENTE 12 28 11 25,25 9 6 7,50 17 4 16,00 6 4 5,00 60 25 53,75 301,243 46 143 224 404 8467

144 0 EDHEM GÖRAL 12 27 11 24,25 14 5 12,75 11 2 10,50 8 8 6,00 60 26 53,50 300,658 47 144 226 407 8534
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2 200 394 1006 22521

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,8 11,2 21,02 10,9 5,1 9,59 12,2 3,9 11,24 5,9 2,6 5,22 52,8 22,9 47,07 278,760

Okul Ortalaması 28,5 8,8 26,26 12,9 4,6 11,76 21,5 4,4 20,42 11,5 3,4 10,61 74,4 21,2 69,05 347,540

KATILIMLAR

145 13127 YAĞIZ EFE BULKOY -MA 29 11 26,25 9 11 6,25 15 13 11,75 11 7 9,25 64 42 53,50 300,528 9 145 227 408 8541

146 10112 RIFAT YILDIZ 12A 29 5 27,75 11 8 9,00 12 4 11,00 6 1 5,75 58 18 53,50 300,193 39 146 228 411 8569

147 12375 AYŞE NAZAR DÜKAR 12A 32 6 30,50 13 6 11,50 9 2 8,50 4 5 2,75 58 19 53,25 298,960 40 147 230 418 8698

148 0 GÖKALP AYDIN -M 27 12 24,00 14 3 13,25 9 7 7,25 10 7 8,25 60 29 52,75 298,515 41 148 231 419 8733

149 12173 IRMAK KORKMAZ   27 9 24,75 8 9 5,75 16 3 15,25 7 3 6,25 58 24 52,00 296,073 2 149 232 424 8969

150 12415 BİLGE TAŞKIN 12 23 15 19,25 9 10 6,50 14 2 13,50 13 4 12,00 59 31 51,25 294,753 48 150 234 428 9098

151 12143 SUDE CİRMAN 12 29 8 27,00 11 3 10,25 13 3 12,25 2 1 1,75 55 15 51,25 293,335 49 151 237 434 9227

152 13083 ECRİN ÖZTÜRK -MM 29 9 26,75 11 7 9,25 16 4 15,00 56 20 51,00 292,543 1 152 238 436 9299

153 12040 METEHAN TAŞKIN 12 30 7 28,25 13 4 12,00 9 6 7,50 5 7 3,25 57 24 51,00 292,478 50 153 239 437 9308

154 17007 EMRE ARAS -MA 15 6 13,50 13 5 11,75 24 3 23,25 2 1 1,75 54 15 50,25 292,070 10 154 242 441 9364

155 12201 MİHRİBAN ALKAN 12 28 11 25,25 14 6 12,50 2 0 2,00 12 7 10,25 56 24 50,00 290,128 51 155 244 445 9546

156 12115 NUR TÜRK 12 18 14 14,50 11 6 9,50 23 3 22,25 4 4 3,00 56 27 49,25 288,970 52 156 248 450 9678

157 13037 FATMA NUR İÇYER -M 27 9 24,75 11 3 10,25 5 5 3,75 11 1 10,75 54 18 49,50 288,703 42 157 249 451 9705

158 12222 MUHAMMET CAN TELEK12A 15 13 11,75 10 8 8,00 21 4 20,00 10 4 9,00 56 29 48,75 288,058 41 158 250 454 9776

159 84714 AHMET ARSLAN 12 18 7 16,25 13 3 12,25 16 2 15,50 5 2 4,50 52 14 48,50 286,538 53 159 252 459 9921

160 13131 İNANÇ SEMİZ -M 24 14 20,50 12 4 11,00 12 5 10,75 7 4 6,00 55 27 48,25 285,290 43 160 257 464 10040

161 12321 UMUT YILMAZ 12 23 13 19,75 14 5 12,75 6 2 5,50 10 0 10,00 53 20 48,00 284,793 54 161 258 465 10087

162 12316 ADA BOZDAĞ 12 28 11 25,25 14 5 12,75 7 9 4,75 7 7 5,25 56 32 48,00 283,888 55 162 260 467 10183

163 13152 EFE UÇAR -M 29 11 26,25 16 1 15,75 7 10 4,50 1 6 -0,50 53 28 46,00 277,488 44 163 270 488 10881

164 12221 SİNA YILMAZ 12A 16 10 13,50 6 5 4,75 21 8 19,00 9 4 8,00 52 27 45,25 277,220 42 164 271 489 10904

165 12185 NEHİR YÜCE 12 23 12 20,00 15 2 14,50 11 3 10,25 1 2 0,50 50 19 45,25 276,075 56 165 273 495 11029

166 13125 BUSE YAŞAR -M 28 12 25,00 9 9 6,75 12 2 11,50 3 4 2,00 52 27 45,25 275,485 45 166 275 497 11079

167 12079 BEGÜM MALKOÇ 12 24 8 22,00 13 6 11,50 7 10 4,50 7 3 6,25 51 27 44,25 273,025 57 167 280 510 11361

168 12076 GÜL SENA SAKÇAK 12 28 11 25,25 13 3 12,25 3 1 2,75 6 9 3,75 50 24 44,00 271,748 58 168 282 515 11494

169 12284 AHMET ÇOBAN 12 24 12 21,00 13 5 11,75 6 5 4,75 6 7 4,25 49 29 41,75 265,525 59 169 289 545 12220

170 13081 EREN ÖZÇİFTÇİ -M 27 11 24,25 10 8 8,00 6 2 5,50 5 4 4,00 48 25 41,75 265,093 46 170 292 549 12271

171 13169 GİZEM SUDE ERBİL -MD 25 14 21,50 13 7 11,25 9 3 8,25 2 6 0,50 49 30 41,50 264,555 1 171 294 555 12339

172 13157 RECEP İZİDOĞRU -M 20 11 17,25 6 6 4,50 18 6 16,50 5 8 3,00 49 31 41,25 264,453 47 172 296 557 12355

173 12172 SİMGE KARABULUT 12 27 13 23,75 10 8 8,00 9 2 8,50 3 8 1,00 49 31 41,25 263,528 60 173 298 560 12450

174 13045 BURCU EREN -M 22 15 18,25 12 4 11,00 7 8 5,00 8 7 6,25 49 34 40,50 262,188 48 174 299 563 12589

175 12067 HASAN TURSUN 12 22 17 17,75 11 5 9,75 10 6 8,50 5 4 4,00 48 32 40,00 260,653 61 175 303 573 12783

176 0 AYBARS KOCAKURT 12 26 9 23,75 8 5 6,75 8 4 7,00 3 4 2,00 45 22 39,50 258,283 62 176 306 586 13062

177 13022 KAĞAN ÇETİN -M 14 7 12,25 1 1 0,75 21 14 17,50 10 8 8,00 46 30 38,50 256,998 49 177 308 591 13216

178 12175 BERSAN TOPAL 12A 25 8 23,00 10 4 9,00 7 1 6,75 42 13 38,75 256,035 43 178 310 602 13336

179 13163 ARDA ONAT MÜLÜS -M 24 9 21,75 11 1 10,75 6 3 5,25 41 13 37,75 253,178 50 179 313 612 13673

180 12273 SÜHEDA BORAZAN 12 24 8 22,00 4 0 4,00 11 7 9,25 3 3 2,25 42 18 37,50 252,480 63 180 314 619 13757

181 0 HARUN TÜRKAN -M 22 9 19,75 11 9 8,75 6 7 4,25 4 4 3,00 43 29 35,75 247,518 51 181 322 645 14326

182 13057 İSMAİL ERGÜL -M 24 10 21,50 7 10 4,50 11 7 9,25 1 3 0,25 43 30 35,50 246,425 52 182 326 657 14469

183 13098 AYBERK KAYA -MD 25 11 22,25 8 9 5,75 9 8 7,00 2 8 0,00 44 36 35,00 244,808 2 183 329 664 14663

184 12396 EYLÜL ŞENTÜR K 12 24 16 20,00 13 7 11,25 4 3 3,25 41 26 34,50 243,590 64 184 333 672 14794

185 0 YUSUF ÇALIŞKAN -M 24 13 20,75 7 3 6,25 6 3 5,25 3 4 2,00 40 23 34,25 242,818 53 185 334 674 14876

186 13075 SILA ÇAKIR -M 22 17 17,75 9 8 7,00 3 4 2,00 8 7 6,25 42 36 33,00 239,603 54 186 341 692 15271

187 13072 ALEYNA AYGÜN -M 27 11 24,25 9 10 6,50 3 9 0,75 3 5 1,75 42 35 33,25 239,333 55 187 343 694 15305

188 12389 CEREN YETİM 12 16 15 12,25 9 6 7,50 10 10 7,50 7 8 5,00 42 39 32,25 238,003 65 188 345 699 15485

189 13181 MUSTAFA TURAN -MZ 21 19 16,25 10 6 8,50 7 8 5,00 3 5 1,75 41 38 31,50 235,088 1 189 348 712 15827

190 17004 BAGER IŞIK -MA 19 14 15,50 8 10 5,50 8 5 6,75 5 6 3,50 40 35 31,25 234,500 11 190 349 714 15884

191 13054 GÜRBÜZ CAN KILIÇ -M 19 15 15,25 7 2 6,50 7 14 3,50 5 5 3,75 38 36 29,00 227,748 56 191 356 747 16636

192 13019 MERVE -MZ 22 16 18,00 9 5 7,75 1 0 1,00 3 5 1,75 35 26 28,50 225,800 2 192 359 753 16868
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2 200 394 1006 22521

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,8 11,2 21,02 10,9 5,1 9,59 12,2 3,9 11,24 5,9 2,6 5,22 52,8 22,9 47,07 278,760

Okul Ortalaması 28,5 8,8 26,26 12,9 4,6 11,76 21,5 4,4 20,42 11,5 3,4 10,61 74,4 21,2 69,05 347,540

KATILIMLAR

193 0 SUDE KAYA 12 21 17 16,75 9 1 8,75 1 2 0,50 1 0 1,00 32 20 27,00 221,403 66 193 362 770 17292

194 12119 SUDE DİNÇ 12A 14 15 10,25 11 5 9,75 5 4 4,00 2 0 2,00 32 24 26,00 219,268 44 194 364 779 17515

195 12391 İSMAİL AKDEDE 12 17 9 14,75 7 6 5,50 6 3 5,25 30 18 25,50 217,093 67 195 366 789 17728

196 12104 ARDA GÜMÜŞTEKİN 12 1 0 1,00 6 4 5,00 15 6 13,50 4 4 3,00 26 14 22,50 209,940 68 196 369 819 18397

197 12033 DEFNE 12A 18 3 17,25 18 3 17,25 191,853 45 197 378 882 19765

198 12149 İBRAHİM DEMİR 12 16 16 12,00 6 5 4,75 22 21 16,75 191,025 69 198 379 888 19827

199 12360 HALİL TAŞCI 12 10 10 7,50 2 4 1,00 9 6 7,50 21 20 16,00 189,345 70 199 380 892 19938

200 0 ZEKİ BATIN KAYA 12 5 2 4,50 4 4 3,00 2 5 0,75 11 11 8,25 166,330 71 200 389 961 21135
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ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

398,065 8,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

    -  12120
EGEMEN SAVAŞÇIOĞLU 120 90 16 14 86 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2010.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 54 67 142 2010 % 8,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AECECDEBBAAEDEbCcABBDbDDAEDEDdDCBDCCBccA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CE aAdA CeEECCBACECd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 27 3 10 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEADAC E  BE AECDCCA AADbeCaC    E ECE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBB dBaAEaEDBCCEB CD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 4 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

296,073 39,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

    -  12173
IRMAK KORKMAZ 120 58 24 38 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8969.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 149 232 424 8969 % 39,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AEaEC dBBcAaD bCEABBDb  AEDEDdbCBeCCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız dEddAB  b bEbCddCECb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 2 13 14,50 % 48

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CD aA  CBEe BE   CDC  CAA   C C     e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız        AbCbD C EBBd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

421,070 4,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  17013
AHMET KAHRAMANLAR 120 98 18 4 93 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(961.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 34 39 81 961 % 4,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız bAEbbECAAaDBBCEABBebDDAEDEDCDCBDEECeABAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AaACEB aABCCBEECECdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDACdEEABEAAECDCCACAADC CDcaD  CEAAECE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BCDcBDBCAbeeEDEBBCDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

332,918 26,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13090
AHMET SAİT 120 69 19 32 64 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5958.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 118 165 313 5958 % 26,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbCECeEBd AceEECdABBeCDDAEDEDdDCaDCCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEbaA ABC EECCBACECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız dDBE DACBEd B b               eD c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBe EBDAE EbBCCEd C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

239,333 67,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13072
ALEYNA AYGÜN 120 42 35 43 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15305.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 187 343 694 15305 % 67,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız bAEdDECAAaDcBCE  BDbcDAEDbDCDCBDdECCbedE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız Aadbcdeb BdCBEECbCcA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 9 18 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 9 28 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız        a Aeae bdb   CA  e   b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız  a     eAc dED     e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 3 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 0 25

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 3 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

385,700 11,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13065
ALPTUĞ GÜRDİL 120 88 26 6 81 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2643.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 62 78 170 2643 % 11,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEcbEC AED aCdAeBDbeDAEDEDCbCBcEbCacBAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AaACEBab BCCBEECECEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 6 2 20,50 % 68

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız aCDDACcEEABEcAEdDCCACAAD eCDc DDECEAAEdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BCDEBDBbAEeCED BBCea

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 5 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

253,178 60,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13163
ARDA ONAT MÜLÜS 120 41 13 66 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13673.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 179 313 612 13673 % 60,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEbbEC      CEABBDbDDAEDEDdDCaD dCCeeeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 1 8 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız    CEd D   CBEECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız  d   C   A       dCA  A e C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

315,308 32,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13031
ARDA TERZİ 120 67 35 18 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7284.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 131 193 356 7284 % 32,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAbcbdC AEeBBCEABaeCcDAEDEDdDCaeEECCcBAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AaeCcdCbAdCCdccCEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 5 6 17,75 % 59

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız   DDACBEEA  edECDCaAdAADC CDb   cCce E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız e  EBDdCAEebE   BCDe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 0 3 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 1 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

323,740 29,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13082
ARDA ÜNLÜ 120 68 28 24 61 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6636.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 125 180 335 6636 % 29,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbbECDEBBcAaDEbCEAeBDCeDAE dDdDCeDeC  aA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CE aA AdCbEE C ACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 4 7 18,00 % 60

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 20 7 13 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDabAD C EdABED EbDCCACAA C   C a  ce   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız eBcDEBaAECbD  CEddC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 8 5 53

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 0 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

379,520 13,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  15003
AYŞE YILMAZ 120 84 16 20 80 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2974.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 75 96 198 2974 % 13,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbCECcEBB AEDEECEABBDbDDAEDEDCDCBDCCBAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEeaAB debEECCBACECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 26 5 9 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBcADACB cABEbAECDCCACAeD  C C  cAE   E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız  B   BaA CEDeCC B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 14 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 1 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

369,685 15,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13102
BERİVAN AÇAR 120 81 18 21 76 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3482.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 85 108 219 3482 % 15,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEED CcAEDcBCEAeBDb DAEDEDCDCBDEbCCABAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız  d CEeab BCCBEECECaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 21 5 14 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız a DDea E A E A CDCCACAAD  CDA D  Ca  Ee 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız d DEBD CAdBCEDEBBCDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 1 25

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

337,718 24,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  0
BEYZANUR AYDIN 120 71 21 28 65 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5609.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 112 152 294 5609 % 24,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız  AEcDEC AcDcBCEABBDb DAEDEDdDCBeEbCecBAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AdACEdCD BCCBEECECEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 7 12 9,25 % 31

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 13 8 19 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız abDc Ca dAB A   D   CAeDd C A    CE   e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız B  EBD CeEBCEDEB  bC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 1 25

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

430,063 2,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13091
BUKET BATBAY 120 99 9 12 96 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(661.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 27 31 57 661 % 2,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAEEDECAAED eCEABBDCDDAEDEDdDCBDEECCABAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız ABACEcCcABCCBEECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 34 2 4 33,50 % 84

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDACBEbABEA ECDCCACAADCDCDcDD  CEAAE E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BC  aD CAEeCEDEB   C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 14 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

262,188 55,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13045
BURCU EREN 120 49 34 37 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12589.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 174 299 563 12589 % 55,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEEbECcAED dCd cBcbDbAED DCDCBecbaCbeAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız   ACEddb BCCBdECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 8 15 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 8 25 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BaDc Ce c BE  cCa   Cec                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız  bbEBa eA  dEb BdCDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 7 6 47

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 2 25

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 2 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

275,485 49,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13125
BUSE YAŞAR 120 52 27 41 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11079.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 166 275 497 11079 % 49,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAEEDECAAEDdaCEABBebDDAEDbDdDCBeEbCedBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız bdACcdab deCBEECbC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDAb   ABEd  CD   CA                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız e    a  Ab  E   c  C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 5 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

423,648 3,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13017
CEYDA KOTLUCA 120 98 15 7 94 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(866.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 31 36 74 866 % 3,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEcDECAAEDeaCEABBDCaDAEcEDCbeaDEECCABAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AdACEBCbA CCBEECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 32 3 5 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BdDDAaBEEABEAAECDCCACAADC CDAD  ECaAA  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BCDEBDBCAcBCEDEBBCDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

373,538 14,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13006
ÇİDEM 120 84 25 11 77 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3284.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 80 102 209 3284 % 14,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbaECbccBAAEDEEbEABBebDDAEDEDCDCBDCCdAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEAdAd cCDEECCBACECc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 6 4 18,50 % 62

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEde CcEA BEDcECDC AbAADb CDCD c EA  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız  B DdBDAcaEDeCCdBBCD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 15 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 0 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

313,833 32,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13122
DEMİRHAN KAYA 120 65 29 26 57 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7410.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 135 200 366 7410 % 32,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEbDEC AEbBBCEeBBaCbDAdDE  D Be beeABAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AaACEaecABCCBaECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 4 7 18,00 % 60

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 20 4 16 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDcACBEEbBEA ECa CACA D  C  c D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BbcEBDBeAded  E ce b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 8 5 53

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

360,538 17,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  17006
EDA NAZ DEMİRBAĞ 120 79 22 19 73 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4049.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 95 122 240 4049 % 17,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEEaECAAEDBBCEABBDbaDdEDEDCDCBcEECCdBAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız bdeCdaab BCCdEECECEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 19 6 15 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız aCDDACBEbABEA E D    b ab     D  CE AEeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BC EBDdCAEBCE E BCDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

416,525 5,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13052
EFE DAĞDELEN 120 97 19 4 92 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1134.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 39 45 91 1134 % 5,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEEDECAAaDBBCEAeBDCbDAEDEDCDeBDEECCABAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AdACEaaDeBCCBEECECcA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 5 1 22,75 % 76

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDAC EEABEdAECDCCACAADCbCbdaDDECEAAEeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BCDEBaBCAcB EeEB C e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 14 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

277,488 48,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13152
EFE UÇAR 120 53 28 39 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10881.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 163 270 488 10881 % 48,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbaECDEBBecEbEbCEAeBDbcDAEDEcCDCBeCCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEAaA  BCDEECCB CECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 10 13 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 10 23 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CeBa e ad d BE  bCD bA e    b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız  d    aAc    db   d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 2 25

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

333,063 26,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13009
EMİN PALA 120 72 32 16 64 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5952.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 117 164 312 5952 % 26,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 17 0 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız eAbEbcCeAEDdcCEedBDbcDAEcdDCDCBeEbCacBAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız ABACEBC A eCBEECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 25 4 11 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BdDDACBEEABEe ECDCCACAADd C      C  AEb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BeeEBD edbedEDd BeeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 9 6 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

363,235 17,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  17008
EMİR ÖZTÜRK 120 80 23 17 74 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3856.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 93 118 233 3856 % 17,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız Ab ECDE BeAEDEdCEAeBebDDAEDEDdDCBDCCB dA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEAdABAeaDEE CBdCECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 22 6 12 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız  DBEA ACcE ABE  d eCCACAea  C CDDE E c E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CcB EBaAEeEDeCCEBBCe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 3 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 2 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

409,760 6,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13042
ENES BATIN GÜLEÇ 120 93 12 15 90 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1432.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 46 53 113 1432 % 6,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEEDECAAcDBBCEAeBDCDDAEDEDCDCBeEECCbBAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız ABACEBaaA CCBEECECbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDACB aABEeAECDCC CAeDd C ADD  CEAAE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 13 1 6 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız B DdBD CAE  EDE BC C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 1 75

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

265,093 54,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13081
EREN ÖZÇİFTÇİ 120 48 25 47 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12271.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 170 292 549 12271 % 54,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbCECDdB A EDdbCEeeBDbcDAEDEDdDCBDeCBAbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEecAa dCbcEeCdACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız dDaEAD C              C                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBB a Db   Dee      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 5 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

288,703 43,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13037
FATMA NUR İÇYER 120 54 18 48 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9705.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 157 249 451 9705 % 43,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAE DECcAED BCEbBBDb bAEDED DdBcEbCCABAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız  BACEc D   CdEaCEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız a    C    Bc e Cb    AcD                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 11 1 8 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız  C  BD CAE  EbEBB  C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 3 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 0 25

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 1 25

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

298,515 38,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  0
GÖKALP AYDIN 120 60 29 31 52 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8733.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 148 231 419 8733 % 38,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız bAEcbEC AEDcBCcABBebDDAEcEDdDCaeEbCCABAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AaACEBaD  CCdEECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 9 7 24 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız Bab  Ca   B   EaD b CAe   C    D b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BC daa C EeCaDddBCDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 1 25

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 2 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

326,763 28,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13038
GÜLSÜM KESKE 120 67 19 34 62 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6393.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 123 175 328 6393 % 28,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAEEDECcAcDdBCEABBDCcD EDEDCDCBcEECC  Ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız  dACE a    C b CECb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 18 4 18 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCD cCBE ABEAA      CA  b   A    CEA Eec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız Bb cBDeCAEeCEDE  C C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 1 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

227,748 73,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13054
GÜRBÜZ CAN KILIÇ 120 38 36 46 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16636.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 191 356 747 16636 % 73,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbCECbE   ccDcECEdBa beDAdcEDCb BcCdB dA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız        d  EdCC ACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 14 9 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 14 19 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız ec E c aa   BdeAEC ddcCeAbec            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız eBdedBDA      b   C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 8 6 53

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 2 25

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 2 0 2 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 3 25

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

385,490 11,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13086
HAFİZENUR AYDOĞAN 120 85 13 22 81 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2657.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 64 80 173 2657 % 11,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız bAEEbECAeED BCEABBDbDDAEDEDCDCBDEbCCABAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız  BdCEaabbBCCBEECEC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 0 12 18,00 % 60

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 22 0 18 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDD C E ABE  EC  CA AAD  C A    CEA E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BCDEBDeCAcBCEDEBBCDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 14 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 0 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

356,795 19,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13016
HALİL EROL 120 77 20 23 72 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4300.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 96 125 247 4300 % 19,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbCECeEBB AcDEEbEABBDbeDAEcEDCDCac eBA A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEA AB d  EE CBACECb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 23 6 11 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız  DBaAD C EAABEDd CDC cCA Dd   b  EAEAaCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız eBB EBDAECE  CCEB eD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 2 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 0 50

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

247,518 63,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  0
HARUN TÜRKAN 120 43 29 48 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14326.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 181 322 645 14326 % 63,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 9 9 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AcbECDcB  cbDEECEAeBDbDDAEcEDCDbB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CdbaAaeBCbcEbCdACECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 7 17 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 7 27 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız dDdaAc bB   dE bE       A               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız  B   Ba   E   ecB e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 8 2 53

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 3 25

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

364,283 16,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13066
HASAN ARDA UZUN 120 80 21 19 74 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3798.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 91 116 231 3798 % 16,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AEbECDdBBAAEDEECEABBeb DAEDEDCDCaeCCBAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız dE aAB dabcECCBACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 3 4 22,25 % 74

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 24 3 13 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBcADACBEA BaDbECDCCACAAD  C C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CdeDEBDAE EDeCbEBc D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 14 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

322,325 29,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13051
İLKER YILDIZOĞLU 120 67 24 29 61 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6739.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 126 182 339 6739 % 29,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEbDECAAEDBBCEABBebDDAEDEDCDCaDEbCCABAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AaACcBabAabCBEECECcA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız B DD Cd d B e  d    C AD  C      C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BC EBDdeAcedE  BBbeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 14 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 1 25

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

285,290 44,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13131
İNANÇ SEMİZ 120 55 27 38 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10040.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 160 257 464 10040 % 44,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbaECDEcc A bEbCdAcBDbaDAEDEDCDeBeCCBcdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEAaA AB ccb CBACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız dD cA  C Ed BE   CDC cCA  d C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız  B  dBbAcCE   bE   D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 4 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

304,993 36,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13040
İREM ŞAKAR 120 62 28 30 55 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8129.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 141 215 393 8129 % 36,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEEeECAAdDBBCEABdDbDDAEa DCD BeEECecBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız d AdEdae  CCdcECECcA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız   D  bBEaAdEdA CD   CA      AD   C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BbDEBDBCAc CEbaa bDb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 4 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 2 25

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

381,463 12,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13137
İSMAİL BULUT 120 87 27 6 80 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2881.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 73 94 195 2881 % 12,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AcCECDEBBddEDEbCcAcBebeDAEDEDCbCBeCCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız dEddAc daDEECCBACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBaADACBEAABEcAECDCbACAeDC C CDDcAEAEeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBeDEBDAcCEDeCCEB a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 2 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

246,425 64,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13057
İSMAİL ERGÜL 120 43 30 47 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14469.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 182 326 657 14469 % 64,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız bAbbD C dED  CE eBcb DAEDEDCDCBeEECCcBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız ddd EeCbe eee ECECEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 7 14 7,25 % 24

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız dCDDeCB  Ae   c D  bCbA   b          E E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız e eb D              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 0 3 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 3 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

397,075 9,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13033
KAĞAN AKYILMAZ 120 90 18 12 85 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2058.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 57 70 149 2058 % 9,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AcCECDE B A DEECEeeBDCaDAEDEDdDCBeCCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEAaA AdabEECCBACECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 2 5 22,50 % 75

Geometri 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Matematik 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEADACBEA BEDAcC C ACAADa C C ccAaeE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBcDEBDAECEDBCCEBBCe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 0 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

256,998 58,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13022
KAĞAN ÇETİN 120 46 30 44 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13216.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 177 308 591 13216 % 58,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 7 19 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbCECbcea AEDEECEAeBeC                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız                   Cc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 12 0 15,00 % 50

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CeabADACcEdABEbbdCDaCAdAADCbCbCDc A e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız dBe EcbdECEDBdbdBBC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 2 1 13

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 0 17

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 1 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

363,368 17,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13173
LEYLA GÜRBOĞA 120 81 27 12 74 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3847.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 92 117 232 3847 % 17,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız A CECbEBBAA DEECEAeB bbDdEcEDCDCceCCBAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEAdAcbBabEEdCdACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 6 3 19,50 % 65

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBdADACBEdABE AE DC ACAeDbaCcCDD AcAE E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız  BeaEBDAECE BCCbBBd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

318,005 31,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13132
METE SEVER 120 65 23 32 59 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7085.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 129 188 348 7085 % 31,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbCECacBB AEDEdCEeBBDbDDAEcEDCbeaeCCBdEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CcAdABABaDEE CBACECb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 2 11 16,50 % 55

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 2 21 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBbAcACB   BEDAEC    CA D  C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız bBB   aAc Eb dC   C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 4 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

348,003 21,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13046
NADİR TÜRETKEN 120 77 31 12 69 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4877.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 107 140 272 4877 % 21,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AcCECDEdBAAcDcbbEAcBebDDAEDEDCDaBaCCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEdaABcdabEECCBACECd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 5 2 21,75 % 73

Geometri 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Matematik 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEADACdEdbBEDdEaDCCACAAD  CDaDD cbA eE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBB cBDAc Ebe C     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 14 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

365,885 16,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13029
ÖZGENUR MENTEŞ 120 80 19 21 75 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3699.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 88 112 226 3699 % 16,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbCECbEBBAAEDEbCEA BDbDDAEcEDdDCBDeCBbEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEABdBABCcEECCdACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 22 4 14 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDB eDAC EA BEDbE DCC CAAaCDCcC         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CB DbBDAE EDedCE  d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 4 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 1 75

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

264,453 54,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13157
RECEP İZİDOĞRU 120 49 31 40 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12355.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 172 296 557 12355 % 54,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 11 9 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız A bEebEBB AcDEbCabBBeb DAEcEDC C eCC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız bc de AcaD     ACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 6 8 14,50 % 48

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 18 6 16 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız eDB AD CBEAdBE AECeC  dAe   CbC    E    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız bBaccBaA   e  CaB e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 8 3 53

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 1 25

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

460,748 0,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13112
RIZA CAN KAYNAK 120 109 9 2 106 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(93.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 6 6 11 93 % 0,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AECECDEBBAAEDEECEABBDbDDAEcEDdDCdDCCBbEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEABABbBCcEECCBACECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 1 1 27,75 % 93

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 37 1 2 36,75 % 92

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEADACdEA BEDAECDCCACAADCDCDCDD AEAECE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBBDEBDAEaEDBCCEBBCD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

335,573 25,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13032
SAMET FURKAN TOSUN 120 75 40 5 65 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5769.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 115 156 301 5769 % 25,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AEbECDEcdAccDEbbEABBDCDDAdeEbCDCaDaeBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEAaABAdCbEEdCBACECb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 8 3 17,00 % 57

Geometri 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Matematik 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEAcAdeEecBE  EC bCACAADCeCbCbDadaca E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBe EBDAcCEDedbEaBab

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 5 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 1 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

327,378 28,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13109
SEDEF İLTER 120 69 27 24 62 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6338.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 122 170 323 6338 % 28,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AEbEC EceAcEDEEbdABd C DAEcED  CcDCCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız dbAdABedacaEbCBdCECa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 2 13 14,50 % 48

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 21 2 17 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDB A AC  A BE   CD C C Acd C CD E EA  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBBDEdDAEdc ed EBBCD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 2 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 1 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

420,990 4,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13071
SERAY AŞIK 120 98 18 4 93 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(967.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 35 40 83 967 % 4,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AECECDadBAAEDdbCEABBDCcDAEDEbCDCBeeCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEAdAB BaeEEbCBACECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 37 2 1 36,50 % 91

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBcADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDe AEAECE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız bB DEBaAbCEDcCCEBBC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

239,603 67,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13075
SILA ÇAKIR 120 42 36 42 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15271.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 186 341 692 15271 % 67,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 17 1 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAEaaEC AdDBBCEAeBabeDdEDEbdbCBccECbAeAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız  dAdEdeb dCCBbECcC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız   D  ac  A      b                    E c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BC aBceCAE  Eb  dCeb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 9 6 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 1 25

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

370,648 15,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13168
SUDE ŞEŞEN 120 82 21 17 76 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3427.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 83 106 217 3427 % 15,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız bAEEDECAA DdBbEABBDCcDAEDEDCDCBcdbCCABcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız bBACEaacABCCBEECECbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 1 11 17,75 % 59

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 24 2 14 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız  CDDAC E AaE   C  CACAAD  CDA  DECEdAE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız eCbdBD CAc CEDEBBeDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 0 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

455,088 0,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13050
TALHA YILDIRIM 120 108 12 0 105 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(157.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 12 13 23 157 % 0,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbaECDEBBAAEDEECEABBDbDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEAdABAdCDEECCBACECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 4 0 25,00 % 83

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEADACBEAABEbAECDCCACAADdeCaCDDEAEAEeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBBDEeDAECEDBCCEaBCD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 15 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

301,718 37,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  0
UFUK KUMRU 120 58 16 46 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8435.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 142 223 403 8435 % 37,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AECbCDE   cEDb CdABBDbDDAEDEDCbCBDCCBAEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEAaA AaCDEEeCdACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız   e A  C    B       CAb A   C C      EeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CB   BaAd E         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

336,338 25,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13116
UĞURCAN NAZLI 120 73 31 16 65 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5718.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 114 154 298 5718 % 25,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız bAEcbECAccDBBaEAcBDCeDAEDEDCDCaDEbCCcBed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız A ACEdbbA CCdEECECEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 6 2 20,50 % 68

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 22 6 12 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDACBEEbBdd EeDCCACAADa CDAc          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız ebeEBDBbAEeCE E BecC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 4 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

412,978 5,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13010
YİĞİT YÜREK 120 96 21 3 90 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1298.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 43 49 106 1298 % 5,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEEaECAAEDcBCEABBeCDDAEDEDdDCBccECecBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız ABACEdCcABdCBEECEC d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 4 0 25,00 % 83

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDACBEEABEAeEaDCCACAAbaDCDADD  CEAAEeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BCaEBaBCAEdCEDEBBCDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 4 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 1 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

419,800 4,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13076
YUNUS ARDA AYDOĞUŞ 120 97 16 7 93 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1005.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 36 41 84 1005 % 4,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEcbEC AED BCEABBDbDDAEDEDdDCaDcECeABAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız ABACEdCDAcCCBEECECEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDACaEEABEAAECDCCACAADCcCDA DDcCE AECa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BC dBDB AEeCEDEB CDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

242,818 66,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  0
YUSUF ÇALIŞKAN 120 40 23 57 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14876.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 185 334 674 14876 % 66,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbCbCDEc  AdDEdCEbBBab DddDEDdDCBeCbBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız da  A b      CBACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız  D  b  b    BE       ACA  e             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız ded  BbAE           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 4 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 2 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

327,953 27,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13025
ZAFER TAN 120 71 35 14 62 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6298.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 121 169 322 6298 % 27,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEcedC AdD BCEAeBcbDDAdDEbdDCceEbdCABAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız  dACEaCaABdCBdECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 6 8 14,50 % 48

Geometri 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Matematik 40 22 9 9 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDACcE AB  b aa CACAADe C b aDcCEAAE c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız dCDEBDdCAEeCEbE deDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 9 6 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 0 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

419,560 4,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  13055
ATİKE SUDE ELDEYMEZ 120 98 20 2 93 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1018.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 37 42 85 1018 % 4,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEbDECAAcDcabEABBDeaDAEDEDCDCBeEECCABAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız Ac CEdCDABCCBcECECEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Matematik 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDACdEEABEAAECDCaACAADC CDADDDcaEAAEeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BCDEBDcCAdBCEbEBBeDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 15 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 1 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

339,483 24,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  13105
AYŞE EGEM BALCI 120 72 23 25 66 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5482.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 111 150 290 5482 % 24,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AcaECaEBBAAbDEbC ABBDbeDAd EDdDCaDCCBdEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız Cc eA  cabEEbCBACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 21 6 13 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDa AD C E dBE eECDC ACA aC C a  cAEA  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 14 0 6 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız C   EBDA  EDBCCE BCD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 3 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 1 25

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

234,500 70,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  17004
BAGER IŞIK 120 40 35 45 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15884.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 190 349 714 15884 % 70,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 14 7 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AE ECcE      dECEABBcCaDAdaaDebCBeCCadcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız dEbaAdda cEbCCadCEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız  D E  ACc d B    a  aAC       C    a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız dBB d DA      b edeD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 7 8 47

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

292,070 41,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  17007
EMRE ARAS 120 54 15 51 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9364.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 154 242 441 9364 % 41,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 6 19 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAEE E  Ac B C  e   eD   EDCb BD bCC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız bdACEBaD BCeBc CECEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 24 3 13 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDACB EABcA ECDCbACAAD DCDA   c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız B   Ba              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 6 2 40

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 0 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 1 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

445,268 1,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  17002
NİLGÜN ALPTEKİN 120 104 10 6 101 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(276.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 17 18 30 276 % 1,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEEDdCAAcDBeCEABBDbDDAEDdDCDCBeEECCcBAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız ABACE eDbBCCBEECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 1 2 26,75 % 89

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 35 1 4 34,75 % 87

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDACBEEABEdAECDC ACAADC CDADD  CEAAECE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 0 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

405,443 7,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  13028
OĞUZ TEKGÜL 120 94 22 4 88 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1622.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 49 57 120 1622 % 7,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEEaECAAEDBBCEcBBeCeDAEDEDCDCBDEbCCABAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız dBACEdCbABCCBcECECdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 6 1 21,50 % 72

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDeACaEcABEdAECeCCAC ADdDCDADD cCEAAEe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BC EeDeCAEBCEDEdBbDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 14 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

325,800 28,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  13124
RIZA CAN AYDIN 120 68 24 28 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6466.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 124 176 330 6466 % 28,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbCECaEBBAAcDEECEcBBDbDDAdDEeCDCBcCCB EA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CE dd ABabcECCBdCECb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 16 2 22 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız  DBEAD C EAABEDbECc           C D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız  deeEBaAECE dCCdBBe 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 3 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

415,140 5,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  13080
SERRA SOFUOĞLU 120 96 18 6 91 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1202.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 42 48 100 1202 % 5,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAEEDECdAEDcBCcABBDCcDAEDEDCDCBeEEeCcBAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AadCcBCDb CCBEECECEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız aCDDACBEEABEAAECaCCACAeDC C AcD  CEAAEeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız B DEBDBCAEBCEDEBBCbC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 1 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

434,763 2,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  13118
SILA CÖMERT 120 101 11 8 98 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(515.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 22 25 42 515 % 2,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AECECDEBBAAEDEECEABBDCcDAEDEDCDCBeCCBAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEb AebBCbEEaCBACECd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 1 3 25,75 % 86

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 32 2 6 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEADAC E  BEDAECDCCACAADbDCDCDD e  ECE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CB DEBDAECEDBCCEBBCD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 14 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

430,773 2,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  13073
TOPRAK AKTOPRAK 120 101 17 2 96 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(641.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 26 30 55 641 % 2,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız bAEbDECAAcDBBbEABBebDDAEDEDCDCBDEECCABAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız bBACEdCbABCCBEECECdd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 36 2 2 35,50 % 89

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDACBEEABEeAECDCCcCAADC CDADDD CEAAECE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BCDbBDBCAEeCEDEBBeDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 14 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

300,528 37,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  13127
YAĞIZ EFE BULKOY 120 64 42 14 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8541.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 145 227 408 8541 % 37,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbCECDEBdAeEDaECcAeBDCeDdEcEDCDCaeCCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEAadaAeabEabadACECd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 9 7 11,75 % 39

Geometri 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 13 12 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız bD cAD Cdc ABdcAEC Cb CAbDe C ecDc a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CeBDa aAbCEDeCCEBdb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 2 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

244,808 65,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MD  -  13098
AYBERK KAYA 120 44 36 40 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14663.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 183 329 664 14663 % 65,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AaCbbaEB AAEDEbCEAeB d DAdDEDCbCBDCde EA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CcddeB de cE CBACEdd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 7 14 7,25 % 24

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 9 8 23 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız d   A AaBE  Bb d dD   bbA C C a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız  ee    Abe b Ce d b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 4 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 2 25

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 0 2 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

264,555 54,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MD  -  13169
GİZEM SUDE ERBİL 120 49 30 41 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12339.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 171 294 555 12339 % 54,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AceECDEcaAAEDEbCdABB baDdEcEDdDCBeCCBbdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEddAacaCDEECCdACECc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız dD  A AC     E c  D C C  e    C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız C      bc Eb  b  ee 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 5 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 1 25

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

292,543 41,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MM  -  13083
ECRİN ÖZTÜRK 120 56 20 44 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9299.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 152 238 436 9299 % 41,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AECECbEdd AaDEbCEABBe DDAdcEDCDCBcCCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CE adB daadECCdACECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CD EADA   dABa c CDCCACA    C a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

225,800 74,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MZ  -  13019
MERVE 120 35 26 59 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16868.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 192 359 753 16868 % 74,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEcbdC AEDcdCEAeBeeebA DaDeDeBDEbCCcBAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız  B bEcab   CBcECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız         E                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız      aeCA   a    aDb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 8 6 53

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 0 25

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

235,088 70,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MZ  -  13181
MUSTAFA TURAN 120 41 38 41 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15827.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 189 348 712 15827 % 70,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 19 0 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız bAbcaECcAceaeCEABBcCaDAdeEDCDbBeEbCabeAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız A  d dabA CCBcECECbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 8 15 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 8 25 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BdD   d  bBd  E b C e    bC Aa          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız B  b e  A     d  eeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 0 3 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 4 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 2 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

283,888 45,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12316
ADA BOZDAĞ 120 56 32 32 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10183.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 162 260 467 10183 % 45,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEabEC AEDaBCEABBebDDAEcEDdDCBDdbCCcBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AcACEdeD BdCBEECECEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 9 15 3,75 % 13

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 9 24 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız  CD  acEcdc   ECD    b  e   de   C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız B caBDc Ac eE  BBb b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 4 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 3 25

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

286,538 44,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  84714
AHMET ARSLAN 120 52 14 54 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9921.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 159 252 459 9921 % 44,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 7 15 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AcaEC c  AAED ECEABa CDDAdD Ddb         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEAcA e  bEECCBACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 2 12 15,50 % 52

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 2 22 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDa ADAC E   E    DCCcCAA C C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız  B   cDA  E cC      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 6 3 40

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 1 17

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 0 75

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

265,525 54,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12284
AHMET ÇOBAN 120 49 29 42 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12220.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 169 289 545 12220 % 54,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbCECbEBd Ad EbC ABBabeDAEDEDebCBeCCB dA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEbBABAaC d CaBACECb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız  DB cc     e      b  AC    a  C   A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız bec  BDAE E eee a C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 3 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

209,940 81,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12104
ARDA GÜMÜŞTEKİN 120 26 14 80 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18397.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 196 369 819 18397 % 81,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız  A                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AaAbEcCbAB               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 15 6 19 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız aCDD Ca  cBE  EC  CACdADd C          Ee 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız Bd E Dc       d  C e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 0 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

314,753 32,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12301
ARDA YILDIRIM 120 63 19 38 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7336.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 132 195 359 7336 % 32,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız Ac ECDEB  AEDEECEA BDbaDAE dDdDCBeaCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız aEAaA Ada EEbCBACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız dDBE D CdEc BEDeE  CCA AA   C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız eBB EeD   bD  CE    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 3 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 0 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

401,668 8,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12385
ASLI ELİF TÜZ 120 92 20 8 87 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1815.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 52 62 130 1815 % 8,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AEaEebcBBAAcDE CEABBDCDDAEDEbdDCB CCBA A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız dEeadc dCbEECCBACECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 1 3 25,75 % 86

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 34 2 4 33,50 % 84

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEADACBEdABE AECDCCACAAD  CDCDDEAE EeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız bdBDEBDAEeEDeCCEBBCD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 0 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

258,283 58,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
AYBARS KOCAKURT 120 45 22 53 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13062.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 176 306 586 13062 % 58,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AECECDE   AEDEbd AcBDbeDAEDEDdbeaDCCB EA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CE   c d  dE CdACECc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız de Ec   d    E   C   A AAD   D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız e a cBD       C   e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 3 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 2 25

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

386,800 11,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12151
AYBERK ŞAM 120 88 23 9 82 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2587.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 61 76 166 2587 % 11,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AcCECDEBB AdDEECEABBDb DAEDEDCDCBeCCBdcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEAdA bdC EE CBcCECb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 4 0 25,00 % 83

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBbADACBEAABEDAEdDCCACAADdDCaC DEAEA eE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBBadBa cCEeBCbEaBC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

350,373 21,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12202
AYŞE ÖZDEMİR 120 75 20 25 70 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4729.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 104 136 265 4729 % 21,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAEEDEC A DBBCEAeBebDDdEDEDCbCBDEbCeABAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız A ACEcab aCCBEECECb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız aCDDAC E ABEA EC CCACcAD DC  a   CE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız e  EBD   EeCEDEBBCbC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 4 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

273,025 50,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12079
BEGÜM MALKOÇ 120 51 27 42 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11361.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 167 280 510 11361 % 50,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AEbECbE a    E CEABBD DDAEc DCbCBeeCBbEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEbBAabdC EEbaBACECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 10 14 3,50 % 12

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 10 23 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız bca Aecde      b CD   Cde   CDC         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız C c EBa b E   C   CD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 4 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 2 25

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

367,153 16,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12110
BERKE GÜLSEVEN 120 79 14 27 75 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3620.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 87 110 223 3620 % 16,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEbbEC AED BCEABBebDDAEDEDCDeBeEdCCcBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız ABACE eDe CCBEECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 1 10 18,75 % 63

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 19 1 20 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDc CB EABEA  CDC ACAAD  C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız B  EBDBCeEdCEDEBBCDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 0 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

384,188 12,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12098
BEYZA İŞBİLEN 120 87 23 10 81 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2733.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 67 85 181 2733 % 12,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEbbECAAcDBBCEAcBDbDDAEDEcCbdBDEECeABAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AdACEBaaABCCdEECEC d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 27 4 9 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDACBEEABEAAEeDC A eADd C dDD  CEA E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız eCaEBDeCAEedEDEBBCDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 4 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 0 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

294,753 40,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12415
BİLGE TAŞKIN 120 59 31 30 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9098.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 150 234 428 9098 % 40,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAE bECAcEDBdCdAdBcbDbAdD DeeCBcEECebBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AcAbEBebeadCBdcCEC d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 2 24 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız  CDDACeEaABE   C    CAAD                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BCcEBD  AccdE EBBCDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 5 9 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

354,128 19,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12193
ÇAĞAN AŞNAZ 120 77 23 20 71 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4479.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 98 127 251 4479 % 19,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AECECDc cAAEDEECEABBeCDDAEcEDdbCaDCCBAdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEA A AcCbEcdCBACECb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 19 5 16 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEA  CcEA BE   d  CcCeAD  C C    EA dE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CdeDEBDAECEDeCCEB dD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 5 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 0 75

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

321,770 30,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12268
CEREN MALTA 120 67 26 27 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6788.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 128 185 342 6788 % 30,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEcDECdAEDBBCEABBcbbDAEcEDCbCBDcbCCcBcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AcdCEBebeBCCBEECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız aCDD Ca  ABEb  CD CACA D   b     C  A   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız B  dBDaeAceCE EB   C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 5 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

238,003 68,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12389
CEREN YETİM 120 42 39 39 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15485.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 188 345 699 15485 % 68,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 15 9 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız  AbbDEC A  B CbceB    AdcEDdbCaDdECbeBed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız      BCbbaCCdEECECac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 10 12 5,50 % 18

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 10 10 20 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız adc AeB  AdE  ECD    bcDe   ba   C   E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız dd aBae cc   DEBeCDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 3 11 20

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 2 25

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 1 25

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

383,850 12,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12381
CEYLİN GÜRCAN 120 86 19 15 81 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2754.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 69 88 184 2754 % 12,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAEEbECAAcDBBCEABBDbDDAEDEDCbCBDEbCC BAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AaACEdacABCCBEECECcA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 4 7 18,00 % 60

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 23 5 12 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız aCDDACBEEABE   CDCaAC Aa aCD  D  CE  Ee 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BCD Ba CAEeCEDEaBCDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 1 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 2 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

377,250 13,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12300
DOLUNAY AÇIKTEPE 120 81 7 32 79 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3094.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 76 97 203 3094 % 13,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 2 1 36,50 % 91

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbCECDE BAAEDEbCEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEAdABAcC EECCBACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDB A            CD     A C CaCD        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CB DbBDAECEDeCCEBBCD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 15 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

300,658 37,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
EDHEM GÖRAL 120 60 26 34 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8534.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 144 226 407 8534 % 37,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEEaEC AcDBBCdAedDCcDAED DCbCBcEECedBAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AcACbaaDA CCdEECECEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız adDDAC  EABE  E D                C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız B  EBadCA edEbdBBe e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 8 6 53

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

460,043 0,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12004
ELİF ECE ŞEN 120 109 10 1 106 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(98.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 7 7 13 98 % 0,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AEaECbEBBAAEDEECEAeBeCDDAEDEDCDCBDeCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEABABABCbEECCBACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEADACaEdABEDAECDCCACdADCDCDCDDEAEAEeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

380,140 13,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  84006
ELİF NAS CEVHER 120 85 21 14 79 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2945.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 74 95 197 2945 % 13,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbCECDEBBAAEDEbbEbeBDbeDAEcEDdDCBeCC  EA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEABABbdCcEE C ACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBaADACdE bBEDAECDCCACAADa C C  cAE   E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBB EBDAECEDedCEBBCa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 4 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

301,243 37,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12267
EMENTE 120 60 25 35 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8467.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 143 224 404 8467 % 37,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AEabCadBBAd DcECEeBBDbDDAcDEDdDCBeCCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız C e    debEECCBeCECb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDB AD aB    ED EeD dACAAa  C C        E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız d     DAE d edCE  C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 2 25

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

454,875 0,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12219
EMİR TÜRKMEN 120 108 12 0 105 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(164.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 13 14 24 164 % 0,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCbCBDEECCABeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız ABACEcCbABCCBEECECdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDACBEbABEAbECDCCACAADCDCDADDcECEcAECE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BCDEBDeCAEeCEDEBBCeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

364,738 16,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  122
EMREHAN KORUK 120 82 29 9 74 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3762.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 90 114 229 3762 % 16,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AECECDE d dEDcbCEAeBeCDDAEDEDdDCaDCCBAaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEABdcAdCDEECCBACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 9 1 17,75 % 59

Geometri 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Matematik 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız dDBEcDbCBEbbdEDbECDCCACAADbbC C D eEca E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBB aBaAECEbeeCEB CD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

397,545 9,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12237
ENES ARICI 120 90 17 13 85 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2042.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 55 68 147 2042 % 9,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEbDECAAEDceCEcBBDCDDAEDEDdDCBecECCABAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız A ACEBCbABCCBEECECbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 28 3 9 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDACaEEABEA EaDCCACAADC CDc    CEA E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız eC EBa bA eCEDEBBCDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

372,053 14,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12091
ERAY ÇETİNDERE 120 83 24 13 77 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3365.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 82 104 214 3365 % 14,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbCECbcBBAdEDEbCEAeBDCDDAEeEDdDCBeeCBcde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEAdABdBaDEECCBACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 1 11 17,75 % 59

Geometri 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Matematik 40 24 4 12 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEADACBEAABED E      AA b   CDecAa ECE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBeDEaDAECEDeCCEaBCD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 8 7 53

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

329,440 27,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12177
ESLEM * AMAN 120 69 23 28 63 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6192.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 120 167 318 6192 % 27,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AECECDE B dE EbCEABBDbDDAEDEDeDdBDCCBcEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEAaABbcCDEcdCBACECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 6 9 13,50 % 45

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 6 19 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız bDBbADACaEAbBEbA eD  ACA                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız dBc EBeAECa   C d Cb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

243,590 65,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12396
EYLÜL ŞENTÜR K 120 41 26 53 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14794.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 184 333 672 14794 % 65,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız bbEbacCAdEDBBCdeeBDCcDAaDEDCDeaDEECadBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız ABdCEcCcdaCCBcECECcA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız d    Cc  A     bD   C                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 8 7 53

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

350,983 20,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12025
FURKAN KOS 120 77 28 15 70 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4690.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 103 134 263 4690 % 20,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AcbECaEe  AEacECEAeBebcDAEDEDeDbBDaCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEAaABAaCbcECCBACECb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 3 4 22,25 % 74

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 25 3 12 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDaEADACaaA BEDAECDCCACAAD  C C  E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBccEBDAbCEbeCCd BCe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

271,748 51,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12076
GÜL SENA SAKÇAK 120 50 24 46 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11494.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 168 282 515 11494 % 51,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CdEaDECAAEDB CEAeBbCaDAEDEDCDeccdECCcBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız ABACadC  aCCBEECEC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız  dDD C                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız de EBaBeAbcdEb B   e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 1 25

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

189,345 88,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12360
HALİL TAŞCI 120 21 20 79 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19938.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 199 380 892 19938 % 88,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 10 20 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbCECaaBc AcDdEC    a bD   ce           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız       babb      C C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 6 15 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CD  A A d       cd  CACeeDd C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 1 2 7

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

401,840 8,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12090
HAMZA DOĞRU 120 91 15 14 87 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1809.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 51 61 129 1809 % 8,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AcCECDEdBAAEDEECEeBBDCDDAEDEDdDCBDeCBcEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEA A AaCbEECCBACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 3 2 24,25 % 81

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 27 4 9 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEADAC EAABEDAECDCCAbAADe CaeD   E    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız dBBaEB AECEDeCCEBBC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 4 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

260,653 56,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12067
HASAN TURSUN 120 48 32 40 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12783.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 175 303 573 12783 % 56,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 17 1 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAEEaEC AcDBBCcAcccbDDAEDEDdDeaebdCCbaAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız Ac  EeC b dCdEECECEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BdDeACc cABE cEdD   C                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız Be   aB       EdcC C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 5 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 5 17

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

341,353 23,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12050
HATİCE ATASO* 120 72 21 27 66 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5350.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 110 148 286 5350 % 23,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız A aEebE a AaDEbCdAeBD DDAdD DCDaBeCCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEddAe Ba EE CeACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 1 7 21,75 % 73

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 23 2 15 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDB ADAC EAABE AECD CACAA a C C   e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız  B DEBDdECEDeCCEaBC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 3 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

343,290 23,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12333
HATİCE NUR DEMİRTAŞ 120 72 17 31 67 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5200.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 108 143 281 5200 % 23,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AcaECbEBB AED ECEAcBDb DAE EDdDCBDCCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız dE dABbd DEECCdACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 1 15 13,75 % 46

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 19 1 20 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBdAD C  AA      DC A A D  C CD  AEA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız  BcDE DA CE eCCEBdee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

348,415 21,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12158
HİLAL ALTAN 120 74 18 28 69 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4853.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 106 139 271 4853 % 21,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AcCECbEBBAAcD ECEABBDCDDAEDEDCDCBeaCBcEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEAdA  aa EECCBdCECa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDadAD C EA Bc cE   C CAe      D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız Ca  EBDAECEDeCCEBBCD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 1 25

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

434,055 2,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12047
HKAAN SUZAK 120 102 17 1 97 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(538.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 23 26 44 538 % 2,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEcDECAAEDBaCEABBebDDAEDEDdDCBeEEaCABAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AdACEeCbABCCBEECECEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Matematik 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDAaBEEABEAAECDCCACAADCDCDAaD cCEcAEeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BCDEBDBCAEBCEeEBBCDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

441,873 1,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12101
HÜSNİYE KARAGÖZ 120 104 14 2 100 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(353.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 19 21 34 353 % 1,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AcCECbEBBAAEDEbbEABBDCDDAEDEDaDCBDCCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEedABcab EECCBACECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEADACcEAABEDcECDCCACAADC CDCDDcAEAECE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBBDEBDAECaDBCCEBBCD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 14 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

332,840 26,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12197
İ ARDA YILDIRIM 120 70 25 25 63 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5963.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 119 166 314 5963 % 26,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 18 1 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbaECDEBa ccDEdCEABeabaDAdadDebCBeaCBAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEAaABAcaaEECCBACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 1 8 20,75 % 69

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 22 1 17 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız  DBEAbAC E  BEDAE DCCACAAD  C C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBBcEBD E EDB eE  C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 8 7 53

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

191,025 88,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12149
İBRAHİM DEMİR 120 22 21 77 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19827.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 198 379 888 19827 % 88,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 16 8 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbbbCeEB  AcDcbCdABcDdbD  eEbCbe  CbBA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız  DaaAb Ca   B         C     Ca          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 0 3 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 7 5 47

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 2 17

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

403,283 7,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12263
İDİL SU DEVECİ 120 90 8 22 88 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1728.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 50 60 124 1728 % 7,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AECECDEBBAAEDEbCEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEA AB  CbdE CBACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 1 10 18,75 % 63

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 23 1 16 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDB Ac C EAA EDAE  CCA AAD  C CDD      E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CB DEBaAECEDeCCdBBCe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 15 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

369,245 15,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12167
İREM TURAN 120 82 23 15 76 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3512.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 86 109 220 3512 % 15,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız bAEEDECAAED ebEABBDbDDAEDEDdDCaeEcC ABAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız b ACEdabdaCaBcECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 4 7 18,00 % 60

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 26 4 10 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDAC EEABdAA CD  A A Dd CDdcD  CEAAE E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BCDEBaB ccBCEDEBBCDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 1 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

393,145 10,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12069
IRMAK ÖZEL 120 90 23 7 84 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2253.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 59 72 154 2253 % 10,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AcCbCDEBBAAEDEbCEABBDCeDAEDEDCbCBeeCBAEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEAdeBAcebdECCBACECd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 3 2 24,25 % 81

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEADACBEAAdE AECaCCACAADd CDC   eE EeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBB bBDAEeEDBCCEaBCD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

217,093 78,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12391
İSMAİL AKDEDE 120 30 18 72 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17728.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 195 366 789 17728 % 78,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 9 14 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbeECadB  dED ECdABdeCeDA         CCBA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CcA d baaD     ACECa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız dD  A       BE    D    A  e  c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 6 1 40

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 1 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 1 25

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

382,633 12,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12282
MERYEM ÇİÇEK 120 85 17 18 80 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2815.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 71 91 192 2815 % 12,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AEdECbdBBAAEDEECEAcB CDDAcDEDCbCBeCCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız C bBAB d DEECCBACECc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 5 5 18,75 % 63

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 21 5 14 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBbADACcEA BEDbECDCCe AAD   aC         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBBDEBDAcCEDeCCEBBCD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

292,478 41,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12040
METEHAN TAŞKIN 120 57 24 39 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9308.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 153 239 437 9308 % 41,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAEEDEC AcD  CEAeBDCaDAdDEDCDCacEECCABAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız ABACEBCb   CcEECECbd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 6 15 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BdDD d   AB  c de CcC A   C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız B  EBDd Ace  c a b d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 2 25

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 0 50

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

290,128 42,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12201
MİHRİBAN ALKAN 120 56 24 40 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9546.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 155 244 445 9546 % 42,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbCECbEBccAEDEECEAeBD eDAdDEDdDCaeeCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEAdAaAeecEECCBACECc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız  D  A                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız eBB aBDAECEbedbdBBCD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 4 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 0 25

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

362,408 17,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12182
MİRZA EKİM 120 79 19 22 74 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3919.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 94 119 235 3919 % 17,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEcDEC AcDBBCEAeBDCDDAED DCbCaDEECCABAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız baAC dbDbaCCBdECECdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 1 5 23,75 % 79

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 27 4 9 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDACB EABEA EaDCCACAAD DCD  c cC A Ee 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BC EBDB Ac d  E     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

376,915 13,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12258
NAZ KONUKSEVEN 120 85 24 11 79 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3116.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 77 98 204 3116 % 13,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEEaEeAAEDBBCEAcBeCDDAEDEDCDCBDEECCAeAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AddCEeaabBCCBEECECbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 7 3 18,25 % 61

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDACaEddBEdAECDC ACAeDC Cab D  CE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BC EBaaCAEeCEDEBeCDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

276,075 48,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12185
NEHİR YÜCE 120 50 19 51 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11029.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 165 273 495 11029 % 48,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AcCbCDEcaAAED bCEAeBDd DAE  DdD BeCCBedc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEABAad C EECCBACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CeB AD C  A Bc   CD   C  c  C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız   c     d  D        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 8 5 53

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

310,850 33,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12327
NİMET AKAY 120 64 29 27 56 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7653.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 139 206 378 7653 % 33,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAEEbECAAaDBBCEceBcdbDAEDEDCDaceEECaABca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AaACEaCcbBCCBEbCECbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BeD AC EaABE  EC  eA A      d    C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız B  EBaBCAE CEb dBebC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 5 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

356,320 19,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12171
NİSA NUR SERT 120 77 20 23 72 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4324.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 97 126 248 4324 % 19,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AEdECbE BAAEDEECcABaDC DAEDEDCaeBeCCBAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CE dAB aabEECCBdCEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 2 9 18,50 % 62

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 21 3 16 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEAD CBEA  E   CaCCACAAD c  CD   a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız bBeDEBDAcCE eCCEBBC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

288,970 42,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12115
NUR TÜRK 120 56 27 37 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9678.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 156 248 450 9678 % 42,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız bAEceECdccD BeEABabb DAEcaDCDa  EECb    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız Ad dEdeD BeCBEECdC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 23 3 14 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BeDDAC E A E A  DCCACAAbd C A    CEAAE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız Be  eDe A c  D      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 9 3 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 2 17

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 1 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

398,213 8,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12116
ONUR AVA 120 91 21 8 85 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2005.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 53 66 141 2005 % 8,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAEEDaCAAdDBBCdAdBDbbDAEDEDdDCBDbECCbBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız ABACddabA CCBEECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 3 4 22,25 % 74

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 31 4 5 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDAC EEA EA ECDCCACAAab CDdDD ECEAAEeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BCDEBD CAEeCEDEBBCcC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 5 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 1 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

392,655 10,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12204
RANA ATL I 120 90 24 6 84 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2276.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 60 74 156 2276 % 10,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAEEDECAAcDcBCEAeBDbaDAEcEDCbCBcEECaABAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız edACEBCbABCCBEECECbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDACBEEABEdAECDC ACAADa CbA b  CEAAE c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BbaEBeceAEBCEDEBBCDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 4 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 0 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

423,578 3,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12070
RANA ŞANLI 120 98 15 7 94 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(871.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 32 37 75 871 % 3,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAcEadCAAEDBBCEbcBDbDDdEDEDCDCaeEECCABAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AaACEdCab CCBEECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 36 2 2 35,50 % 89

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDdDD  CEAAEeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 17 0 3 17,00 % 85

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BC EBD CAEBCEDE BCDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

417,445 4,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12014
RÜMEYSA MARAŞLI 120 96 15 9 92 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1100.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 38 43 87 1100 % 4,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEbbECAAEDBBCEbBBDbDDAEbEbdDCBeEECCABAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AdACEcC ABCC   C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 4 0 25,00 % 83

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDdCaEcABEAAECDCCACAADCDCDdDDDECEAAE E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BCDEBDcCAEBCEDEBBCDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 4 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

314,225 32,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12008
SAİME ÇAT 120 63 20 37 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7382.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 133 197 362 7382 % 32,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AECd aEeBAcdDEbCEAeBaCbDdE EDCDCBDCCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CcAdAa BaeEE CdACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 14 2 24 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız Cb  A AC EA BE  E bC          CDD  E    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız Ce    DAcC D CC BBC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 1 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

382,803 12,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12011
SELEMENUR ADIYAMAN 120 86 20 14 81 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2804.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 70 89 189 2804 % 12,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AECECDEcBAAEDEECEABBeCDDAEDEDCbCBeCCBAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız dEAcAceBCbEECCBACECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 6 7 15,50 % 52

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 21 7 12 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBbADACBEd Bd AE DCacaA D  C CD  cEA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBB EBaAEeEDeCCEBBC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 1 50

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

263,528 55,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12172
SİMGE KARABULUT 120 49 31 40 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12450.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 173 298 560 12450 % 55,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız eAEEaECAAEbcBacABBDbeDAEcEDCDCBedECCdBAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız dcAdddac BCCBcECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız B e  Cd EABE   C    CA                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız e  b   edb  Eb ddC C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 4 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

293,335 40,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12143
SUDE CİRMAN 120 55 15 50 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9227.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 151 237 434 9227 % 40,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız dcCECDEB  AEDEbCEAeBDb DAEDEDCbCBDeCBAaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CE     dC dECCBACECb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız  DBdAeAC     E b  DC  CA D  C C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız   e   D E           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 4 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

370,523 15,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12043
SUDE DEMİRHAN 120 81 17 22 76 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3435.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 84 107 218 3435 % 15,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız bAEEaECAA D BCEABBDCDDAdDEDdDCBeEECCAdAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AeACEda   bCdEECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 25 3 12 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDAC EaABaAAcCDCCACAAD  C A    C  AE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız B  dBD eAEB EDEBBCDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

221,403 76,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
SUDE KAYA 120 32 20 68 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17292.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 193 362 770 17292 % 76,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbaEbeEce AcDdECEAB aCcDAdDcedDCBeeeBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 1 10 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız         a EECC ACECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız                  de   C                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız                 B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 9 6 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

252,480 61,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12273
SÜHEDA BORAZAN 120 42 18 60 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13757.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 180 314 619 13757 % 61,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAEEDEC AEDaBCE Bd CDD aD  dDCBDEbCb  Ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız                CEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 6 15 7,50 % 25

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız adc  Ca dABEA E D      DC    aD    c E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız    EBa        Ea   d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 7 4 47

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

321,805 30,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12229
TALHA G   A 120 64 15 41 60 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6784.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 127 184 341 6784 % 30,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 4 16 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AE E      A   ECEAeBb  DAEaEDdD B CCB  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEAaA  BaDcECCBACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 4 8 17,00 % 57

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBdADACd   BE   eDCCACAADb C C   A    E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız aB  EBDA  Ebe bEB C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 3 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 0 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

412,703 5,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12054
TOPRAK GÜCÜKOĞLU 120 93 8 19 91 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1310.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 44 50 107 1310 % 5,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbCECDdBBAAaDEECEABBeCDDAEDEDCDCBeCCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEABABA CbEECCBACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 34 1 5 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCeCDCD   EA  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 7 1 12 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBe  BDAE  D        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 15 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

284,793 44,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12321
UMUT YILMAZ 120 53 20 47 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10087.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 161 258 465 10087 % 44,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEcaEC c DB C ABBebaDdEDEDCDCBcEbaecBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AdAdEBabA CCBEECECbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız   D   B         e CA  Ab         C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 10 0 10 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BCDEBDB A        C C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 4 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

352,388 20,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12170
ZEHRA ZAMAN 120 75 17 28 70 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4596.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 99 130 257 4596 % 20,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AEaECDEBBAAcDEECEABBDbcDAEDEDdDCBcdCBcdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız dc BAB dC EECCB CEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 2 9 18,50 % 62

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 20 3 17 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEAD edEA B D ECDC ACAAD    C    b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız  B  EB AbbE  CCEBBCD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 4 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 0 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

166,330 93,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
ZEKİ BATIN KAYA 120 11 11 98 8 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21135.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 200 389 961 21135 % 93,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AECEdcE                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CcABeedB                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız eecbADc                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 2 25

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

407,698 6,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12
ZEYNEP AKBAYRAM 120 95 23 2 89 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1528.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 47 55 117 1528 % 6,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AcaECDEBBAAEDEECEABBDbeDAEDEDCDCBDCCBAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEAdeBccabEECCBACECc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 5 2 21,75 % 73

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBbAbAC EdABEbAECDCCACAADd CDCDDEAEAEdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBeDcBDAECEDeeCEBBeD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 14 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

455,413 0,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12016
ZEYNEP TOSUN 120 108 12 0 105 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(148.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 11 12 20 148 % 0,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEEDECAAEDBBCEAeBebDDAEDEDCDCBcEECCABAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AdACEBabABCCBEECECEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDACBEEABEeAECDCCACAADCDCDADDDECEAAEeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BCDEBDeCAEBCEDEBBCeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

343,215 23,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12416
A ARDA İŞBİLİR 120 72 18 30 67 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5206.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 109 144 282 5206 % 23,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAEEaEC e DB CEAcBeCDDAdcEDCDCBeEECCeBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız baACE abe CCBEECECbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 0 12 18,00 % 60

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 19 1 20 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDAC EEABEA E DC AC     C      a A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 14 1 5 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BC EBDB A eCEDEB C C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 5 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

452,338 0,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12092
ADEM ŞİRİNBİLEK 120 107 13 0 103 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(182.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 14 15 26 182 % 0,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEcDECAAEDcBCEbBBebDDAEcEDCDCBeEECecBAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız ABACEBCDABCCBEECECdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDACBEcABEAAECDCCACAAaCDCDADDDECEAAECE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BCDEBDBeAEBCEDEBBCDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 4 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 1 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

416,098 5,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12180
AHMED FURKAN KAFADAR 120 97 21 2 91 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1158.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 40 46 96 1158 % 5,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbCECDdBdAAcDEECEABBeCDDAEDEDCDCaDeCBccA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız dEAeABbcCbEECCBACECc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEADACBEeABEDcECDCCACAADCDCcCD  AbAEeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBBDEBDAECEDBCCEBeCD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

313,445 33,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12060
AHMET FUAT GEDİK 120 63 21 36 57 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7441.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 136 201 370 7441 % 33,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEaaECAAcDcBCdAcdDCeDAEDEDCDCBebEaCcBAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AdACEeCbABCCBEECECEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDAaB         a   C A   CD a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız B DEBDd A e ED     e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 4 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 1 25

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

385,255 11,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12102
ALİ OSMAN ÇOBAN 120 88 26 6 81 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2673.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 65 82 175 2673 % 11,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbCECDEBeAAEDEbCEABBDbDDAEDdDdbCBeCCBAde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız bEAdAdAaC EEeCBACECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 6 5 17,50 % 58

Geometri 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Matematik 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEADAdcEAABE    cCCACeADd CaCDDcAEAceE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBBDEBDAEbEDeCCEBBCD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 5 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

426,355 3,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12225
ALPER ÖZDEMİR 120 100 19 1 95 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(775.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 29 34 66 775 % 3,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AcbECaEBcAAcDEECEABBDCDDAEDEDCDeBDCCBbdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEABABAdCDEECCBACECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Matematik 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEADACBEAABEDdECDCCACAADCDCaCbDcdEAc E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBBDdBDAECEDeCCEBddD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

432,138 2,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12165
ARDA BULDU 120 101 15 4 97 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(600.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 25 28 50 600 % 2,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AcbEC EBBAAEDEECEABBDbDDAEDEDCDCBeCaBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız dEABABbaCDcECCBACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 2 2 25,50 % 85

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEADACBEAABEDAE DCCACAAD aCcCDDcAEAbCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBBDdBDAECEDeCCEBBCD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 14 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

308,143 34,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12272
ARDA DEMİR 120 64 32 24 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7875.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 140 212 387 7875 % 34,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEEbEC cEDB CcABBDb DAd EDCDCBDEbCeAeAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AaeCEdCb  CCdEECECaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 7 7 14,25 % 48

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 17 9 14 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BdDD CaE A EA cC  CACeADdaC eDc  C d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız Be dBD ecbeCEDE cb C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 4 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 0 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

415,583 5,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12038
ARDA ETYEMEZ 120 97 21 2 91 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1181.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 41 47 99 1181 % 5,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbaECedBBAAEDEECEABBeCDDAEDEDCbCBDCCBAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEABABAeCeEECCBACECa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 5 0 23,75 % 79

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBaADACBEAABEDdbCDCCACAADbbCDCDecAEAE E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBBDdBDAECEDedbEBBC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

316,533 31,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12218
ARDA KOÇ 120 64 21 35 58 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7201.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 130 192 353 7201 % 31,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbbECaEBBAAcDEECEAeBDbaDAEcE   CBeCCB ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEAaABAca cEdCBACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 26 5 9 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEAcACB A BcDAEeDCCACA De CaCD  A A  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 7 4 47

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 0 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

298,960 38,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12375
AYŞE NAZAR DÜKAR 120 58 19 43 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8698.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 147 230 418 8698 % 38,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbaECDEBBAAEDEECEABB d DAEDEDCbeBDeCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız dcAeA bBeDEECCBACECa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız  D  A AC EAcBE           a    C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız  c  aB AbeE   a B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

470,613 0,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12074
AYŞEGÜL ÇİÇEK 120 112 8 0 110 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 2 4 34 % 0,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbCECDEBBAAEDEbCEABBDbDDAEDEDdDCaDCCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEABdBABCDEECCBACECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEADACBEAABEDAECDCCcCAAaCDCDCDDEAEAECE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 14 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 1 75

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

426,188 3,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12010
BERRA BAŞTÜRK 120 100 20 0 95 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(782.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 30 35 69 782 % 3,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AcaECbEBBAcEDEECEAedDbDDAEDEDdbCBeCCeAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEAdABbBacEbCCBACECb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCcCDCDDEAEAECE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBBDEBDAECEDdCCEBBCe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

256,035 59,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12175
BERSAN TOPAL 120 42 13 65 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13336.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 178 310 602 13336 % 59,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız  AEb EC Acb BCEABBe DDAEDEcCDCBD ECaAc c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız b  eEdaD   CBEECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız B D      A      c CA  A   C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 3 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 0 25

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

407,205 6,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12018
BURAK KAYGISIZ 120 94 20 6 89 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1554.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 48 56 118 1554 % 6,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEcbECAAEDBBCEABBbCDDAEcEDCDCBDEECCcBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AaACEdaaABCCBdECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDeACBEEABEd ECDCCACAAaC CDAaD cC  AEeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BCDEBDdeAEeCEDEBBCDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 1 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

449,903 0,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12184
CEYLİN KAHRAMAN 120 105 7 8 103 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(214.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 15 16 27 214 % 0,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AcaECDEBBAAEDEECEeBBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEbaABAeCDEECCBACECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 0 4 26,00 % 87

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 31 1 8 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEADACBEAABEDAECDCCACAAD    CD  AEA e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 14 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

463,493 0,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12059
CEYLİN YÜCEL 120 110 9 1 107 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 4 4 7 72 % 0,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAdcDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBeEECCABAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız ABACEBCbeBCCBEECECaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDACBEcABEdAECDCCACAADC CDADDDECEAAEdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 15 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

191,853 87,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12033
DEFNE 120 18 3 99 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19765.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 197 378 882 19765 % 87,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEE ECAAaDBBCEAdBDCbD                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 3 1 20

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 0 17

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0

Üçgende Açıortay 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

352,313 20,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  16002
DOĞA ÖZ 120 75 17 28 70 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4603.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 100 131 258 4603 % 20,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEbbECA  DBBCdABBDbaDAEDEDCDCBeEECC BAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız  aACcBaDAdCCBEECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 1 10 18,75 % 63

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 22 2 16 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız   DD CBE ABE AECDCCAbA D  CD     Ca  E E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız d  EBD  e eCdDEB C C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 0 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

457,190 0,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12003
ELİF ÖZBEK 120 108 9 3 105 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(126.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 8 8 15 126 % 0,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AECECDEBBAAEDEECEABBeCDDAEDEDCDCBDCCBcEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEABAcAcabEECCBACECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 1 2 26,75 % 89

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 36 1 3 35,75 % 89

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEADACBEAABEDdE DCCACAADC CDCDD AEAECE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBBDEBDAECcDBCCEBBCb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 14 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

440,263 1,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  6810
ENES SARGIN 120 104 16 0 100 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(391.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 21 23 36 391 % 1,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AEbEeDEBBAAEDEECEABBDbaDAEDEDdDCBDCCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEABABAcCaEECCBACECc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEADAaBEAABEbAECDCCACAADCDCceDDEAEAEeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBeDEBDAEeEDBCCdBBCD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 14 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

337,460 25,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12234
ENES SELEK 120 72 26 22 65 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5632.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 113 153 295 5632 % 25,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEEccCAAEDB edbBB C DAEcEcdDeBeEECCbBAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız A ACEd bbaCCBdECECEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 4 7 18,00 % 60

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 20 4 16 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDACBE ABEA ECDCb CcAce C      C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız eC bBDBCAbeCEDEaBCDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 8 7 53

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 2 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

310,905 33,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12318
F ZEHRA YILDIRIM 120 63 25 32 56 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7644.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 138 205 377 7644 % 33,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAEEbEC AEc  CEABBDd DeEaEDdaCBcbbCC BAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız  dACEd  d CCBEcCECEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 24 5 11 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız B DDAC  EAdcdAEaDCC CA De   A DD CEAAE E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız c   eDc  Ec ED      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 4 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 0 75

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

376,550 13,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
İHSAN ÇETİN 120 85 26 9 78 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3132.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 78 99 205 3132 % 13,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAbEDECcAEDBBCEccBDCcDAEeE dDCBeEbCebBAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AadCEBbcAB CBcECECbb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 3 2 24,25 % 81

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 30 3 7 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDACBEEABEAAECDCCACAAD  CbbcD  CE  E E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BCDdBDeCAEeCEDEBBCeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 8 6 53

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

373,285 14,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12131
İSMAİL ATICI 120 82 18 20 77 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3296.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 81 103 210 3296 % 14,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAEEbECAccDBBCEA BeCDDAEDEDCDeaeEbCeABAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AaACEcacA CCB ECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDcAC EEAdEA E D CA eAD  C A DD CE  E a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 17 0 3 17,00 % 85

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BCDEBD CA  CEDEBBCDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 1 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 0 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

313,953 32,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12084
KAMİL KUMANLIOĞLU 120 65 30 25 57 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7405.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 134 199 365 7405 % 32,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 13 7 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbbECbd d AEDEcCEABB ecD E   CbCBcCCBecd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CcAdABAaC EbeC ACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 5 10 13,75 % 46

Geometri 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Matematik 40 20 8 12 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEcD C Ed B    CDCe CAAa bC Cc cAcAE E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBBaEBDAb EDcdCEB C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 8 4 53

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 2 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

365,058 16,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12230
MERYEM 120 78 11 31 75 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3734.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 89 113 227 3734 % 16,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEbDECdAEDcBCEABBDCaDAEDEDCDCaDEECCABAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız ABAdEdabABCCBEECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 1 7 21,75 % 73

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 23 1 16 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDcACBEEABEAAECD    A DC CDA    C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız              DEBBC b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 15 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

310,943 33,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12077
MERYEM YENAL 120 65 33 22 56 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 137 204 376 7638 % 33,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAEcbECAAEDdBCEABBeCcDAdcEDdDCacEbCCbecE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız Ad CEcab BCCBcECECbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 18 4 18 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız aCD AC   AB AA a   ACA a  C d DD CE AE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BC EeacbAceCE deBCDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 5 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

410,350 6,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
MUHAMMED POLAT 120 94 17 9 89 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1413.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 45 52 111 1413 % 6,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AECbCbEcBcA DEbCEAeBDbDDAEDEDCDCBeCCBccA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CE BABAadbEECCBACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 1 5 23,75 % 79

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 31 3 6 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEADAC  AABEDAE DCCACAAD  CaaDD AEAEeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBBDEBDAECEDBCbEBBCD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

288,058 43,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12222
MUHAMMET CAN TELEK 120 56 29 35 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9776.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 158 250 454 9776 % 43,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 13 12 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AcbbC E B AcDEdCc   eb DAdD  Cb BcbCBe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEbBAa daccbCaBACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 2 11 16,50 % 55

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız  DBEADAC  A B  AE aCCAd AD  C Cc cAE   E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBc EBDAbaEDeCC     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 0 3 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 4 5 27

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

382,465 12,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12334
MUSTAFA ENES DAĞ 120 86 22 12 80 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2826.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 72 92 193 2826 % 12,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbCECDE BAdcDEbCEABBDbDDAEDEDCDCaeebB cA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız dEAddBedCDcECCBACECb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CeBEADACBEAABEbbECDCCACAADd C CD   E   E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız  BB EBDAECEDBeCEBBCD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 3 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

352,165 20,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12252
NİMET ÇADIRKAYA 120 77 25 18 70 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4617.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 101 132 259 4617 % 20,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AcaECDEcBAAEDEECEAeBDCDDAEaEDCDCBcCCBbdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CbAB  cdabEECCBACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 7 6 15,25 % 51

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız eDBcADACcE eBE cECD dACeAD  C CbD  EA  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız dBB EBDdE EDe  dBBC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 4 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

455,463 0,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12028
ONUR KULAN 120 108 12 0 105 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(146.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 10 11 19 146 % 0,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AECECDEdBAAEDEECEABBDbaDAEDEDCDCBDCCaAaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEABABABaDEECCBACECb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEADACBEeABEDAECDbCACAADCDCDCDDEeEAEeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBaDEBDAECEDBCCEBBCD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 14 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 1 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

443,343 1,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12041
PELİN ÖZTÜRK 120 104 12 4 101 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(326.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 18 20 33 326 % 1,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEEDECAAcDBBCEABBDCDDAdDEDCbeBDEbCCABAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AdACEdCD BCCBEECECEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDACBEEABEAAECDCCACAeDCeCDAaD cCEAAE E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BCDEBDcCA BCEDEBBCDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 1 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

426,475 3,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12176
R UĞUR AKGÜN 120 99 15 6 95 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(768.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 28 33 65 768 % 3,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız eAEEbECAAEDBaCEcBBDbDDAEDEDCDCBeEECeABeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız bddCEcCbA CCBEECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 36 2 2 35,50 % 89

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADD cCE AEeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 18 0 2 18,00 % 90

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BCDEBD CAEBCEDEB CDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

300,193 38,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  10112
RIFAT YILDIZ 120 58 18 44 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8569.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 146 228 411 8569 % 38,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEcDEC cc   CEABBDCDDAEDEDdD BDEECC BcE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız badCEaCbde CBdECECEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDAd   A    cd  CAC Aa  C  D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BC   DB   e    B C  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 0 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

384,298 12,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12095
SEBAHATTİN ALP ŞAHİN 120 87 23 10 81 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2722.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 66 84 180 2722 % 12,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AaaECcEBBAAEDEECEABBDCDDAEcEDaDeaeCCBcEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEABABbdaccEdCdACECd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 27 4 9 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEADACBEA BED EdDC ACcAD  CcCb  AE E E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız  BcDEBDAECEDeCCEBBCD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 0 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

432,148 2,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12045
SEMİH BULUT 120 101 15 4 97 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(599.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 24 27 49 599 % 2,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEEDECAAEDBBCEAeBeC DAEDEDdDCBeEECCABAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AdACE CbbBCCBEECcebA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDACcEEABEdAECDaCACAADCDCDADDD CEAAECE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BCDEBDBCAE CEDEBBCDb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 1 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

277,220 48,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12221
SİNA YILMAZ 120 52 27 41 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10904.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 164 271 489 10904 % 48,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 10 14 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız cbbECbE B d DbdCEcBBDdaDA           BAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEdeA b bb     AC C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 8 8 12,00 % 40

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız dD EADACBE  cE b bD C dAe bDbDCD  AEA CE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBeaEBD c ED  b B C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 6 1 40

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 0 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 1 25

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

219,268 77,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12119
SUDE DİNÇ 120 32 24 64 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17515.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 194 364 779 17515 % 77,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 15 11 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız bAEbDEb dEDc  EbcdDbDcd    dDCBeEdCe    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız   A Ede AddCBcECECEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız Be       A  b  aDCC          c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız         A          C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 3 5 20

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 3 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 1 25

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

447,863 1,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12126
ULAŞ KUKUL 120 106 14 0 102 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(246.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 16 17 29 246 % 1,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAEbDECAAEDBBCEABBeCDDAEDEDCDCBeEECeABAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız ABACEBabbBCCdEECECaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDACBEbABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAEeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BCDcBDBCAEeCEDEBBCDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 14 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

334,390 25,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12191
ÜLKÜ EDA ONAR 120 72 29 19 64 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5853.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 116 160 306 5853 % 25,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AECECDcBBAAEDEECEAeBDbeDAEbEDdDCBaCCccdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEAcdBAdCbEECCBACECd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 6 11 11,50 % 38

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 15 8 17 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız C BcADcbe A BE AECa   CAA   d CD ce     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız  eB dBDAcbEDeCCEBBCe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 5 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

385,658 11,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12050
UMUT YURDUGÜL 120 89 29 2 81 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2647.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 63 79 172 2647 % 11,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbaECDEBBAAEDEECEABBebaDAEDEDdDCBeCCBAce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEABABABCbEECCBACECc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 9 0 18,75 % 63

Geometri 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Matematik 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEADAaaEdABEcAECDaCcCAADaaCaaD aAEcEeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız aB DddDAECEbBCCEBBeD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 1 75

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

349,315 21,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12093
VESİLE DİZMAN 120 74 17 29 69 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4800.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 105 138 269 4800 % 21,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEbbECAAcDBBCEABdDbDDAEDEDdDaBeEECCABAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız  adCE e   CCdEECEC d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 0 17 13,00 % 43

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 18 1 21 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız B D  C E AB A  C    C AD  C A D ECE eE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız Be EaDBCAEBCEDEBBC b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 14 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

384,095 12,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12100
YAŞAR ERSİN 120 86 19 15 81 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2739.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 68 86 182 2739 % 12,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AEbECDEcBAAEDEbCEABBebcDAdDEDCDCBDCCBcEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEbBAB daDEECCdACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 24 5 11 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDaEADAC EdABE A CDCCACAADd C C  cA   e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız  BB EBDAECEDBCCEBBee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

456,268 0,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12B  -  12020
DİLA NUR CAN 120 108 11 1 105 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(135.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 9 10 17 135 % 0,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDdDCBeEbCCABeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AeACEBaDABCCBEECECEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 4 0 25,00 % 83

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDACaEEABEeAECDCCAbAADCDCDbDDDECEAAE E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

468,453 0,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12B  -  12132
ELİFNUR BATTAL 120 111 6 3 109 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 3 3 5 41 % 0,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDdDCBDEECCABAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız ABACEBCcbBCCBEECECEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 2 3 24,50 % 82

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDD CaEE BEAAECDCCACAADC CDAaDDECEAAEeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 14 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

397,290 9,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12B  -  12179
MERİÇ ATALAY 120 92 25 3 85 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2050.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 56 69 148 2050 % 9,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AEaECDEBBAAEDEECEbBBDCaDAEDEDCDCBeCCeAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEbaABddabEECCBACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 5 2 21,75 % 73

Geometri 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Matematik 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDabADAaaEAABcDAECDCCACAAD  CDeDDaAEAEeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBccEBDAcCEDeCCEBBCe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

352,000 20,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12B  -  12056
YUSUF ÜŞENMEZ 120 76 22 22 70 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4631.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 102 133 260 4631 % 20,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız dAEEDEC A D dCEABBDCDDAEcEDCDCBebECebBAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız bdACEaCbABeCdcECECEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDAC  EABEAAdd C cCAAD  C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BCDcBDcCAEdCEDEaBCDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 4 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 0 75

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

474,388 0,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12C  -  1933

120 113 7 0 111 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 2 21 % 0,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AECECDEBBAAEDEbCEAcBebDDAEDEDCDCBDCCBAEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEABABABCDEECCBACECd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDcAEAECE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

441,140 1,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12D  -  12024
ZEYNEP POLAT 120 104 15 1 100 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(379.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 20 22 35 379 % 1,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AECECaEBBAAEDEECEABBDCbDAEDEDdDCBeeCBcEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEAaABedacEECCBACECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEeDACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBBD eaAECEDBCCEaBCD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

373,653 14,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12G  -  12341
MUSTAFA SALİH AKÇİN 120 84 25 11 77 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3278.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 79 101 208 3278 % 14,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbCECbEBacAcDEECEAeBDCeDAEDaDdbCBDCCBAEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEABAcAdCbEECCBACECb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 31 4 5 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEADACBEAABEDcECDCCACAADCeCaCD  AaA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız dBc EBD c EDeeC  Be 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 5 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

395,743 9,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12M  -  12141
EMİR NİŞLİ 120 90 20 10 85 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2129.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 58 71 152 2129 % 9,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AcaEC EBBAAcDEbCEbBBDbDDAEcEDdDCaDCCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEABAB eCb ECCBACECc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 5 1 22,75 % 76

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 28 5 7 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız dDBEADACBEAABdDAECDCCcCAADeeC CD    A  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBBcEBDAECEDedCEBBCD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

463,063 0,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12M  -  12194
MERT KOCAGÖBEK 120 110 10 0 107 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(75.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 5 5 8 75 % 0,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AECECDEBBAAEDEECEAcBDbDDAEDEDdDCBDeCBAEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CcABABAeCbEECCBACECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCceDDEAEAECE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 4 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

422,353 4,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12M  -  0
METE ŞEN 120 98 15 7 94 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(908.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 33 38 78 908 % 4,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 200 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEbDECAAEDBBCEAcBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AaACEaCbABeCBEECECEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 33 3 4 32,25 % 81

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız aCDDACBEEABEA ECDCCACAADbDCDcDD  CEAAEC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BCaEBDe AceCEDEB C b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

Okul İlçe İl Genel

200 394 1006 22521

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Metne Sözcük Yerleştirme A

196

%98,00

1

%0,50

1

%0,50

2

%1,00
   

Doğru (%98,00)

Yanlış (%2,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Sözcükte Anlam E

6

%3,00

59

%29,50

45

%22,50

1

%0,50

83

%41,50

6

%3,00
 

Doğru (%41,50)

Yanlış (%55,50)

Boş (%3,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Sözcükte Anlam C

48

%24,00

31

%15,50

105

%52,50

3

%1,50

5

%2,50

8

%4,00
 

Doğru (%52,50)

Yanlış (%43,50)

Boş (%4,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-3 Sözcükte Anlam E  

15

%7,50

1

%0,50

2

%1,00

181

%90,50

1

%0,50
 

Doğru (%90,50)

Yanlış (%9,00)

Boş (%0,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri C  

3

%1,50

187

%93,50

1

%0,50

5

%2,50

4

%2,00
 

Doğru (%93,50)

Yanlış (%4,50)

Boş (%2,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-5 Cümlede Kavramlar D

27

%13,50

50

%25,00

5

%2,50

99

%49,50

8

%4,00

11

%5,50
 

Doğru (%49,50)

Yanlış (%45,00)

Boş (%5,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama E

3

%1,50
 

12

%6,00

15

%7,50

166

%83,00

4

%2,00
 

Doğru (%83,00)

Yanlış (%15,00)

Boş (%2,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-12 Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma B

3

%1,50

117

%58,50

27

%13,50

10

%5,00

4

%2,00

39

%19,50
 

Doğru (%58,50)

Yanlış (%22,00)

Boş (%19,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-13 Özne ve Yüklem B

13

%6,50

131

%65,50

6

%3,00

12

%6,00

8

%4,00

30

%15,00
 

Doğru (%65,50)

Yanlış (%19,50)

Boş (%15,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Karma Dil Bilgisi A

116

%58,00
 

11

%5,50

5

%2,50

3

%1,50

65

%32,50
 

Doğru (%58,00)

Yanlış (%9,50)

Boş (%32,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Noktalama İşaretleri - Karma A

163

%81,50
 

16

%8,00

11

%5,50

3

%1,50

7

%3,50
 

Doğru (%81,50)

Yanlış (%15,00)

Boş (%3,50)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

Okul İlçe İl Genel

200 394 1006 22521

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Büyük Harflerin Yazılışı E

10

%5,00

2

%1,00

44

%22,00

8

%4,00

116

%58,00

20

%10,00
 

Doğru (%58,00)

Yanlış (%32,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Virgül D

1

%0,50

5

%2,50

1

%0,50

179

%89,50

3

%1,50

11

%5,50
 

Doğru (%89,50)

Yanlış (%5,00)

Boş (%5,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-33 Düşünceyi Geliştirme Yolları E

1

%0,50

7

%3,50

12

%6,00

11

%5,50

155

%77,50

14

%7,00
 

Doğru (%77,50)

Yanlış (%15,50)

Boş (%7,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-34 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle E  

69

%34,50

2

%1,00

10

%5,00

113

%56,50

6

%3,00
 

Doğru (%56,50)

Yanlış (%40,50)

Boş (%3,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Paragrafı İkiye Ayırma C

2

%1,00

11

%5,50

181

%90,50

1

%0,50

2

%1,00

3

%1,50
 

Doğru (%90,50)

Yanlış (%8,00)

Boş (%1,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

1

%0,50

1

%0,50

10

%5,00

17

%8,50

163

%81,50

8

%4,00
 

Doğru (%81,50)

Yanlış (%14,50)

Boş (%4,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

162

%81,00

11

%5,50

8

%4,00

1

%0,50

9

%4,50

9

%4,50
 

Doğru (%81,00)

Yanlış (%14,50)

Boş (%4,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B  

122

%61,00

19

%9,50

4

%2,00

47

%23,50

8

%4,00
 

Doğru (%61,00)

Yanlış (%35,00)

Boş (%4,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

5

%2,50

177

%88,50

2

%1,00

9

%4,50

1

%0,50

6

%3,00
 

Doğru (%88,50)

Yanlış (%8,50)

Boş (%3,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama D

8

%4,00

4

%2,00

9

%4,50

118

%59,00

46

%23,00

15

%7,50
 

Doğru (%59,00)

Yanlış (%33,50)

Boş (%7,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme C  

99

%49,50

80

%40,00

7

%3,50

3

%1,50

11

%5,50
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%54,50)

Boş (%5,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

22

%11,00

11

%5,50

19

%9,50

98

%49,00

23

%11,50

27

%13,50
 

Doğru (%49,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%13,50)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

Okul İlçe İl Genel

200 394 1006 22521

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D  

4

%2,00

1

%0,50

190

%95,00
 

5

%2,50
 

Doğru (%95,00)

Yanlış (%2,50)

Boş (%2,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

178

%89,00
  

11

%5,50

1

%0,50

10

%5,00
 

Doğru (%89,00)

Yanlış (%6,00)

Boş (%5,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

2

%1,00
 

2

%1,00

26

%13,00

159

%79,50

11

%5,50
 

Doğru (%79,50)

Yanlış (%15,00)

Boş (%5,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

6

%3,00

2

%1,00

33

%16,50

137

%68,50

5

%2,50

17

%8,50
 

Doğru (%68,50)

Yanlış (%23,00)

Boş (%8,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

4

%2,00

2

%1,00

2

%1,00

6

%3,00

167

%83,50

19

%9,50
 

Doğru (%83,50)

Yanlış (%7,00)

Boş (%9,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D  

7

%3,50

4

%2,00

173

%86,50

3

%1,50

13

%6,50
 

Doğru (%86,50)

Yanlış (%7,00)

Boş (%6,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

2

%1,00
 

112

%56,00

68

%34,00

7

%3,50

11

%5,50
 

Doğru (%56,00)

Yanlış (%38,50)

Boş (%5,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

2

%1,00

39

%19,50
 

148

%74,00

1

%0,50

10

%5,00
 

Doğru (%74,00)

Yanlış (%21,00)

Boş (%5,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

5

%2,50

3

%1,50

155

%77,50

3

%1,50

18

%9,00

16

%8,00
 

Doğru (%77,50)

Yanlış (%14,50)

Boş (%8,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

33

%16,50

149

%74,50

5

%2,50

1

%0,50

1

%0,50

11

%5,50
 

Doğru (%74,50)

Yanlış (%20,00)

Boş (%5,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

2

%1,00
 

24

%12,00

78

%39,00

83

%41,50

13

%6,50
 

Doğru (%39,00)

Yanlış (%54,50)

Boş (%6,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

12

%6,00

5

%2,50

135

%67,50

1

%0,50

37

%18,50

10

%5,00
 

Doğru (%67,50)

Yanlış (%27,50)

Boş (%5,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

Okul İlçe İl Genel

200 394 1006 22521

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

5

%2,50

3

%1,50

176

%88,00

3

%1,50

5

%2,50

8

%4,00
 

Doğru (%88,00)

Yanlış (%8,00)

Boş (%4,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-38 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

3

%1,50

167

%83,50

2

%1,00

2

%1,00

11

%5,50

15

%7,50
 

Doğru (%83,50)

Yanlış (%9,00)

Boş (%7,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

107

%53,50

17

%8,50

33

%16,50

9

%4,50

6

%3,00

28

%14,00
 

Doğru (%53,50)

Yanlış (%32,50)

Boş (%14,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

11

%5,50

3

%1,50

17

%8,50

57

%28,50

95

%47,50

17

%8,50
 

Doğru (%47,50)

Yanlış (%44,00)

Boş (%8,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

160

%80,00
 

7

%3,50

4

%2,00

14

%7,00

15

%7,50
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%7,50)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4 Boylardan Devlete C

1

%0,51

6

%3,03

160

%80,81

21

%10,61

1

%0,51

9

%4,55
 

Doğru (%80,81)

Yanlış (%14,65)

Boş (%4,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5 Anadolu’nun İlk Fatihleri E

2

%1,01

3

%1,52

17

%8,59

4

%2,02

162

%81,82

10

%5,05
 

Doğru (%81,82)

Yanlış (%13,13)

Boş (%5,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Karaların ve Denizlerin Hâkimi A

125

%63,13

23

%11,62
 

11

%5,56

6

%3,03

33

%16,67
 

Doğru (%63,13)

Yanlış (%20,20)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Mudanya’dan Lozan’a B

47

%23,74

52

%26,26

11

%5,56

55

%27,78

6

%3,03

27

%13,64
 

Doğru (%26,26)

Yanlış (%60,10)

Boş (%13,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti A

150

%75,76
  

21

%10,61

8

%4,04

19

%9,60
 

Doğru (%75,76)

Yanlış (%14,65)

Boş (%9,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-10 Haritalarda Temel Kavramlar B

18

%9,09

102

%51,52

9

%4,55

9

%4,55

4

%2,02

56

%28,28
 

Doğru (%51,52)

Yanlış (%20,20)

Boş (%28,28)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

Okul İlçe İl Genel

200 394 1006 22521

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-9 Bölge ve Bölge Türleri A

83

%41,92

30

%15,15

5

%2,53

9

%4,55

13

%6,57

58

%29,29
 

Doğru (%41,92)

Yanlış (%28,79)

Boş (%29,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Göçler ve Göçlerin Nedenleri B

26

%13,13

49

%24,75

24

%12,12

69

%34,85

13

%6,57

17

%8,59
 

Doğru (%24,75)

Yanlış (%66,67)

Boş (%8,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Afetlerin Genel Özellikleri C

70

%35,35

7

%3,54

85

%42,93

2

%1,01

17

%8,59

17

%8,59
 

Doğru (%42,93)

Yanlış (%48,48)

Boş (%8,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Türkiye'de İklim D

10

%5,05

82

%41,41

22

%11,11

45

%22,73

5

%2,53

34

%17,17
 

Doğru (%22,73)

Yanlış (%60,10)

Boş (%17,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-14 FELSEFEYİ TANIMA E

2

%1,01

3

%1,52

27

%13,64

13

%6,57

140

%70,71

13

%6,57
 

Doğru (%70,71)

Yanlış (%22,73)

Boş (%6,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-15

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları E

2

%1,01

6

%3,03

5

%2,53

1

%0,51

171

%86,36

13

%6,57
 

Doğru (%86,36)

Yanlış (%7,07)

Boş (%6,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Bilgi Felsefesi C

1

%0,51

10

%5,05

135

%68,18

13

%6,57

10

%5,05

29

%14,65
 

Doğru (%68,18)

Yanlış (%17,17)

Boş (%14,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri C

5

%2,53
 

183

%92,42
 

2

%1,01

8

%4,04
 

Doğru (%92,42)

Yanlış (%3,54)

Boş (%4,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri B

1

%0,51

150

%75,76

1

%0,51

29

%14,65

2

%1,01

15

%7,58
 

Doğru (%75,76)

Yanlış (%16,67)

Boş (%7,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Bilgi ve İnanç A

167

%84,34

1

%0,51

3

%1,52

15

%7,58

1

%0,51

11

%5,56
 

Doğru (%84,34)

Yanlış (%10,10)

Boş (%5,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 Ahlaki Tutum ve Davranışlar C   

195

%98,48
  

3

%1,52
 

Doğru (%98,48)

Yanlış (%0,00)

Boş (%1,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-17 Din ve İslam E  

2

%1,01

2

%1,01

1

%0,51

187

%94,44

6

%3,03
 

Doğru (%94,44)

Yanlış (%2,53)

Boş (%3,03)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

Okul İlçe İl Genel

200 394 1006 22521

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-18 Din ve Hayat C   

193

%97,47

1

%0,51

1

%0,51

3

%1,52
 

Doğru (%97,47)

Yanlış (%1,01)

Boş (%1,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19 İnançla İlgili Meseleler E

10

%5,05

30

%15,15

17

%8,59

15

%7,58

47

%23,74

79

%39,90
 

Doğru (%23,74)

Yanlış (%36,36)

Boş (%39,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-22 Varlık Felsefesi D      

198

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin
Düşünce ve Argümanları B      

198

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-24

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri A      

198

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-25 Bilim Felsefesi B      

198

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Ahlak Felsefesi A      

198

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri C

2

%1,01

4

%2,01

134

%67,34

23

%11,56

7

%3,52

29

%14,57
 

Doğru (%67,34)

Yanlış (%18,09)

Boş (%14,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Dört İşlem Yeteneği D  

2

%1,01

4

%2,01

176

%88,44

7

%3,52

10

%5,03
 

Doğru (%88,44)

Yanlış (%6,53)

Boş (%5,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Rasyonel Sayılar B

26

%13,07

139

%69,85

1

%0,50

3

%1,51

1

%0,50

29

%14,57
 

Doğru (%69,85)

Yanlış (%15,58)

Boş (%14,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-9 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri E

13

%6,53

14

%7,04

14

%7,04

9

%4,52

96

%48,24

53

%26,63
 

Doğru (%48,24)

Yanlış (%25,13)

Boş (%26,63)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

Okul İlçe İl Genel

200 394 1006 22521

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-10 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri A

170

%85,43

4

%2,01

5

%2,51

3

%1,51

2

%1,01

15

%7,54
 

Doğru (%85,43)

Yanlış (%7,04)

Boş (%7,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Karışım Problemleri D  

3

%1,51

13

%6,53

138

%69,35

7

%3,52

38

%19,10
 

Doğru (%69,35)

Yanlış (%11,56)

Boş (%19,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Tek ve Çift Sayılar A

131

%65,83

1

%0,50

4

%2,01

1

%0,50

2

%1,01

60

%30,15
 

Doğru (%65,83)

Yanlış (%4,02)

Boş (%30,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri C

13

%6,53

5

%2,51

159

%79,90

5

%2,51

2

%1,01

15

%7,54
 

Doğru (%79,90)

Yanlış (%12,56)

Boş (%7,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Sayma Yöntemleri B

20

%10,05

80

%40,20

16

%8,04

15

%7,54

5

%2,51

63

%31,66
 

Doğru (%40,20)

Yanlış (%28,14)

Boş (%31,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler E

2

%1,01
 

1

%0,50
 

132

%66,33

64

%32,16
 

Doğru (%66,33)

Yanlış (%1,51)

Boş (%32,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Mutlak Değerli Denklemler A

92

%46,23

3

%1,51

3

%1,51

28

%14,07

12

%6,03

61

%30,65
 

Doğru (%46,23)

Yanlış (%23,12)

Boş (%30,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14 Fonksiyonlarda İşlemler A

83

%41,71

6

%3,02

4

%2,01

3

%1,51

4

%2,01

99

%49,75
 

Doğru (%41,71)

Yanlış (%8,54)

Boş (%49,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Sayı Basamakları B

1

%0,50

156

%78,39

2

%1,01

7

%3,52

2

%1,01

31

%15,58
 

Doğru (%78,39)

Yanlış (%6,03)

Boş (%15,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Bölünebilme Kuralları E

4

%2,01

1

%0,50

7

%3,52

7

%3,52

144

%72,36

36

%18,09
 

Doğru (%72,36)

Yanlış (%9,55)

Boş (%18,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-28 Sayı Basamakları D

1

%0,50

12

%6,03

3

%1,51

83

%41,71

1

%0,50

99

%49,75
 

Doğru (%41,71)

Yanlış (%8,54)

Boş (%49,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-29 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri A

80

%40,20

18

%9,05

13

%6,53

15

%7,54

3

%1,51

70

%35,18
 

Doğru (%40,20)

Yanlış (%24,62)

Boş (%35,18)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

Okul İlçe İl Genel

200 394 1006 22521

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Rutin Olmayan Problemler E  

3

%1,51

7

%3,52

3

%1,51

124

%62,31

62

%31,16
 

Doğru (%62,31)

Yanlış (%6,53)

Boş (%31,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Rutin Olmayan Problemler C

10

%5,03

3

%1,51

120

%60,30

13

%6,53

6

%3,02

47

%23,62
 

Doğru (%60,30)

Yanlış (%16,08)

Boş (%23,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Rutin Olmayan Problemler D

9

%4,52

6

%3,02

3

%1,51

136

%68,34

6

%3,02

39

%19,60
 

Doğru (%68,34)

Yanlış (%12,06)

Boş (%19,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C

3

%1,51

2

%1,01

118

%59,30

2

%1,01
 

74

%37,19
 

Doğru (%59,30)

Yanlış (%3,52)

Boş (%37,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C

5

%2,51

6

%3,02

116

%58,29

3

%1,51

2

%1,01

67

%33,67
 

Doğru (%58,29)

Yanlış (%8,04)

Boş (%33,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Hareket Problemleri A

128

%64,32

1

%0,50

12

%6,03
 

1

%0,50

57

%28,64
 

Doğru (%64,32)

Yanlış (%7,04)

Boş (%28,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Periyodik Durumlar C

1

%0,50

6

%3,02

150

%75,38

5

%2,51

1

%0,50

36

%18,09
 

Doğru (%75,38)

Yanlış (%6,53)

Boş (%18,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Bölünebilme Kuralları A

140

%70,35

5

%2,51

3

%1,51

3

%1,51

10

%5,03

38

%19,10
 

Doğru (%70,35)

Yanlış (%10,55)

Boş (%19,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri A

129

%64,82

1

%0,50

3

%1,51
 

15

%7,54

51

%25,63
 

Doğru (%64,82)

Yanlış (%9,55)

Boş (%25,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri D

14

%7,04

4

%2,01

3

%1,51

123

%61,81

1

%0,50

54

%27,14
 

Doğru (%61,81)

Yanlış (%11,06)

Boş (%27,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Sayma Yöntemleri C

7

%3,52

13

%6,53

53

%26,63

20

%10,05

14

%7,04

92

%46,23
 

Doğru (%26,63)

Yanlış (%27,14)

Boş (%46,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Sayı Problemleri D

6

%3,02

6

%3,02

4

%2,01

32

%16,08

8

%4,02

143

%71,86
 

Doğru (%16,08)

Yanlış (%12,06)

Boş (%71,86)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

Okul İlçe İl Genel

200 394 1006 22521

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Grafik Problemleri C  

3

%1,51

147

%73,87

1

%0,50
 

48

%24,12
 

Doğru (%73,87)

Yanlış (%2,01)

Boş (%24,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-30 Basit Olayların Olasılıkları D

24

%12,06

3

%1,51

14

%7,04

46

%23,12

1

%0,50

111

%55,78
 

Doğru (%23,12)

Yanlış (%21,11)

Boş (%55,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-34 Üçgende Açılar C

8

%4,02

2

%1,01

138

%69,35
 

6

%3,02

45

%22,61
 

Doğru (%69,35)

Yanlış (%8,04)

Boş (%22,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-31 Üçgenlerin Benzerliği D

1

%0,50

5

%2,51

5

%2,51

88

%44,22
 

100

%50,25
 

Doğru (%44,22)

Yanlış (%5,53)

Boş (%50,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-32 Üçgende Kenarortay D

1

%0,50
 

3

%1,51

52

%26,13

3

%1,51

140

%70,35
 

Doğru (%26,13)

Yanlış (%3,52)

Boş (%70,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-33 Üçgende Açıortay E

3

%1,51
 

30

%15,08
 

29

%14,57

137

%68,84
 

Doğru (%14,57)

Yanlış (%16,58)

Boş (%68,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-37 Çokgenler A

82

%41,21
 

2

%1,01

2

%1,01

7

%3,52

106

%53,27
 

Doğru (%41,21)

Yanlış (%5,53)

Boş (%53,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Dikdörtgen E

10

%5,03

3

%1,51

4

%2,01
 

93

%46,73

89

%44,72
 

Doğru (%46,73)

Yanlış (%8,54)

Boş (%44,72)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-36 Dikdörtgen A

75

%37,69
 

6

%3,02

2

%1,01

5

%2,51

111

%55,78
 

Doğru (%37,69)

Yanlış (%6,53)

Boş (%55,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-40 Prizmalar E

5

%2,51

1

%0,50

7

%3,52
 

61

%30,65

125

%62,81
 

Doğru (%30,65)

Yanlış (%6,53)

Boş (%62,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-39 Prizmalar C  

1

%0,50

23

%11,56

4

%2,01

37

%18,59

134

%67,34
 

Doğru (%11,56)

Yanlış (%21,11)

Boş (%67,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Deltoid E     

109

%54,77

90

%45,23
 

Doğru (%54,77)

Yanlış (%0,00)

Boş (%45,23)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

Okul İlçe İl Genel

200 394 1006 22521

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Kütle, Hacim ve Özkütle C

3

%1,58

12

%6,32

107

%56,32

10

%5,26

12

%6,32

46

%24,21
 

Doğru (%56,32)

Yanlış (%19,47)

Boş (%24,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları B

1

%0,53

144

%75,79

3

%1,58

10

%5,26

16

%8,42

16

%8,42
 

Doğru (%75,79)

Yanlış (%15,79)

Boş (%8,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-7 Katı, Sıvı, Gaz Basıncı B

5

%2,63

73

%38,42

21

%11,05

10

%5,26

28

%14,74

53

%27,89
 

Doğru (%38,42)

Yanlış (%33,68)

Boş (%27,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-3 Elektrik Devreleri D

9

%4,74

2

%1,05

8

%4,21

75

%39,47

5

%2,63

91

%47,89
 

Doğru (%39,47)

Yanlış (%12,63)

Boş (%47,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan E

8

%4,21

8

%4,21

8

%4,21

19

%10,00

116

%61,05

31

%16,32
 

Doğru (%61,05)

Yanlış (%22,63)

Boş (%16,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-5 Kuvvet ve Özellikleri B

4

%2,11

150

%78,95

2

%1,05

2

%1,05

7

%3,68

25

%13,16
 

Doğru (%78,95)

Yanlış (%7,89)

Boş (%13,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 Gölge D

36

%18,95

3

%1,58

1

%0,53

135

%71,05

3

%1,58

12

%6,32
 

Doğru (%71,05)

Yanlış (%22,63)

Boş (%6,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9 Kimyanın Sembolik Dili A

156

%82,11

2

%1,05

3

%1,58

5

%2,63

3

%1,58

21

%11,05
 

Doğru (%82,11)

Yanlış (%6,84)

Boş (%11,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik
Tabloda Yer Bulma E  

17

%8,95

32

%16,84

5

%2,63

103

%54,21

33

%17,37
 

Doğru (%54,21)

Yanlış (%28,42)

Boş (%17,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

[1] Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ [2] Güçlü
Etkileşimler / Kovalent Bağ C

4

%2,11

7

%3,68

102

%53,68

1

%0,53

20

%10,53

56

%29,47
 

Doğru (%53,68)

Yanlış (%16,84)

Boş (%29,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Sıvılar E

4

%2,11

3

%1,58

2

%1,05

2

%1,05

151

%79,47

28

%14,74
 

Doğru (%79,47)

Yanlış (%5,79)

Boş (%14,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar
Kanunu D  

20

%10,53

1

%0,53

121

%63,68

4

%2,11

44

%23,16
 

Doğru (%63,68)

Yanlış (%13,16)

Boş (%23,16)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

Okul İlçe İl Genel

200 394 1006 22521

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Çözeltilerde Derişim B  

51

%26,84

7

%3,68

5

%2,63

76

%40,00

51

%26,84
 

Doğru (%26,84)

Yanlış (%46,32)

Boş (%26,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Nötralleşme Tepkimeleri C  

1

%0,53

113

%59,47

22

%11,58

8

%4,21

46

%24,21
 

Doğru (%59,47)

Yanlış (%16,32)

Boş (%24,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-20 Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı C

2

%1,05

23

%12,11

135

%71,05

2

%1,05

11

%5,79

17

%8,95
 

Doğru (%71,05)

Yanlış (%20,00)

Boş (%8,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-15 Cinsiyete Bağlı Kalıtım E

2

%1,05

1

%0,53

1

%0,53

14

%7,37

126

%66,32

46

%24,21
 

Doğru (%66,32)

Yanlış (%9,47)

Boş (%24,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 Mitoz B

14

%7,37

118

%62,11
 

9

%4,74

2

%1,05

47

%24,74
 

Doğru (%62,11)

Yanlış (%13,16)

Boş (%24,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-17 Karbohidratlar B  

109

%57,37

5

%2,63

9

%4,74

4

%2,11

63

%33,16
 

Doğru (%57,37)

Yanlış (%9,47)

Boş (%33,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-18 Ökaryotik Alemler C

3

%1,58

8

%4,21

121

%63,68

6

%3,16

22

%11,58

30

%15,79
 

Doğru (%63,68)

Yanlış (%20,53)

Boş (%15,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19 Küçük Moleküllerin Taşınması D

1

%0,53

7

%3,68

2

%1,05

85

%44,74

17

%8,95

78

%41,05
 

Doğru (%44,74)

Yanlış (%14,21)

Boş (%41,05)
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