
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TANIM TYT 221 291 291 1193

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,2911,45 18,43 2,36 1,66 1,94 1,04 1,92 0,56 2,56 1,17 2,27 3,33 0,79 3,13 0,02 0,01 0,02 8,44 2,44 7,83 1,13 0,43 1,02 1,20 2,00 0,70 1,92 1,47 1,55 1,39 1,41 1,03 44,6824,75 38,48 255,890

Okul Ortalaması 21,2311,80 18,28 2,25 1,68 1,83 0,93 2,14 0,39 2,54 1,27 2,22 3,21 0,83 3,01 0,02 0,02 0,02 6,89 2,67 6,22 0,95 0,50 0,82 1,30 2,15 0,76 1,91 1,65 1,50 1,30 1,60 0,90 42,5326,31 35,95 247,320

KATILIMLAR

1 0 AHMET YUSUF YİĞİT 12S 30 8 28,00 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 28 1 27,75 7 3 6,25 3 3 2,25 5 2 4,50 4 2 3,50 91 23 85,25 396,294 12

2 0 ALİ OKTAY ATAR 12S 31 9 28,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 21 2 20,50 7 1 6,75 3 4 2,00 5 2 4,50 5 1 4,75 87 24 81,00 384,079 34

3 0 SAMED KOCABAŞ 12S 27 13 23,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 19 2 18,50 5 1 4,75 4 3 3,25 6 1 5,75 4 2 3,50 82 25 75,75 369,112 48

4 0 BÜŞRA UZUN 12S 28 10 25,50 1 3 0,25 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 19 1 18,75 6 1 5,75 4 2 3,50 5 2 4,50 5 1 4,75 80 23 74,25 364,696 52

5 0 NAZ AYKURT 12S 34 5 32,75 2 3 1,25 1 2 0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 16 1 15,75 4 0 4,00 1 2 0,50 6 1 5,75 4 1 3,75 78 15 74,25 363,963 54

6 0 PELİN EVREN 12S 29 4 28,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 18 0 18,00 2 0 2,00 3 0 3,00 6 1 5,75 4 0 4,00 72 9 69,75 351,461 73

7 0 ORHAN BERKİN DABAN 12S 28 12 25,00 4 0 4,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 21 6 19,50 3 3 2,25 3 4 2,00 5 2 4,50 6 0 6,00 78 34 69,50 350,739 75

8 0 CEYLİN AVCIBAŞI 12S 32 5 30,75 2 3 1,25 1 1 0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 12 1 11,75 4 0 4,00 1 1 0,75 5 1 4,75 4 1 3,75 71 13 67,75 344,817 83

9 0 IRMAK DEMİR 12S 27 13 23,75 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 21 5 19,75 5 4 4,00 3 1 2,75 4 2 3,50 5 1 4,75 76 34 67,50 344,561 84

10 0 İREM KUL 12S 33 7 31,25 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 16 0 16,00 1 1 0,75 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 71 18 66,50 340,434 92

11 0 KAAN EGE GULŞEN 12S 32 6 30,50 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 17 2 16,50 1 0 1,00 1 4 0,00 3 1 2,75 2 2 1,50 70 20 65,00 335,672 105

12 0 MEHMET ALİ AYDIN 12S 21 15 17,25 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 25 1 24,75 2 2 1,50 2 1 1,75 4 2 3,50 3 0 3,00 70 25 63,75 333,123 116

13 0 BERKAY KORKMAZ 12S 29 10 26,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 17 1 16,75 5 2 4,50 2 3 1,25 5 2 4,50 2 3 1,25 71 30 63,50 331,919 118

14 0 ECEM ŞENTUNA 12S 32 7 30,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 14 3 13,25 2 5 0,75 4 3 3,25 3 2 2,50 68 26 61,50 325,924 140

15 0 ELİF SOFUOĞLU 12S 30 4 29,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 15 0 15,00 3 0 3,00 1 2 0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 64 10 61,50 325,588 142

16 0 ELANUR YILDIRIM 12E 30 8 28,00 3 1 2,75 1 1 0,75 4 0 4,00 5 0 5,00 14 1 13,75 1 1 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 3 2 2,50 65 15 61,25 325,186 146

17 0 ALP EMRE TEZEL 12S 25 15 21,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 18 6 16,50 1 1 0,75 2 5 0,75 4 3 3,25 3 3 2,25 70 36 61,00 324,612 148

18 0 BATUHAN EMRE GÜMÜŞ12S 25 12 22,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 16 3 15,25 4 3 3,25 2 2 1,50 5 2 4,50 5 1 4,75 67 29 59,75 321,857 158

19 0 GÜLZEHRA UYSAL 12E 29 10 26,50 2 2 1,50 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 11 2 10,50 5 0 5,00 1 0 1,00 2 1 1,75 3 1 2,75 63 18 58,50 316,983 181

20 0 EMRE GÜR 12S 23 14 19,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 16 8 14,00 3 1 2,75 3 3 2,25 5 2 4,50 3 3 2,25 67 37 57,75 315,704 187

21 0 EREN ŞEN 12S 25 15 21,25 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 11 2 10,50 3 1 2,75 4 2 3,50 3 4 2,00 4 2 3,50 65 29 57,75 315,694 188

22 0 AYŞE NUR BASKAYA 12S 24 16 20,00 4 1 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 4 1 3,75 15 3 14,25 4 0 4,00 2 5 0,75 3 4 2,00 4 2 3,50 66 36 57,00 312,889 196

23 0 EFE AYTUĞ ŞAHİNOL 12S 26 11 23,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 3 0 3,00 14 1 13,75 5 1 4,75 2 5 0,75 5 2 4,50 4 2 3,50 64 31 56,25 311,120 201

24 0 MUHAMMED ALİ DOĞAN12S 15 3 14,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 14 2 13,50 5 0 5,00 4 3 3,25 4 3 3,25 4 2 3,50 60 17 55,75 310,171 203

25 0 DEFNE LİNA ERTUNÇ 12S 29 10 26,50 3 2 2,50 1 3 0,25 3 1 2,75 2 3 1,25 7 2 6,50 2 2 1,50 7 0 7,00 5 2 4,50 3 2 2,50 62 27 55,25 309,320 209

26 0 NİDA AYDOĞAN 12S 25 11 22,25 4 0 4,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 15 1 14,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 3 3,25 3 3 2,25 61 24 55,00 307,364 217

27 0 BETÜL NAZ GÖK 12S 26 11 23,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 4 0 4,00 21 5 19,75 4 2 3,50 2 4 1,00 1 4 0,00 3 1 2,75 64 35 55,25 307,073 220

28 0 BATUHAN ÖZER 12S 30 8 28,00 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 11 0 11,00 1 0 1,00 1 5 -0,25 4 0 4,00 1 1 0,75 60 20 55,00 306,490 222

29 0 HÜSEYİN TALHA ÖRNEK12S 24 14 20,50 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 12 5 10,75 5 2 4,50 1 6 -0,50 4 3 3,25 5 1 4,75 64 38 54,50 305,831 223
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 21,2911,45 18,43 2,36 1,66 1,94 1,04 1,92 0,56 2,56 1,17 2,27 3,33 0,79 3,13 0,02 0,01 0,02 8,44 2,44 7,83 1,13 0,43 1,02 1,20 2,00 0,70 1,92 1,47 1,55 1,39 1,41 1,03 44,6824,75 38,48 255,890

Okul Ortalaması 21,2311,80 18,28 2,25 1,68 1,83 0,93 2,14 0,39 2,54 1,27 2,22 3,21 0,83 3,01 0,02 0,02 0,02 6,89 2,67 6,22 0,95 0,50 0,82 1,30 2,15 0,76 1,91 1,65 1,50 1,30 1,60 0,90 42,5326,31 35,95 247,320

KATILIMLAR

30 0 ELANUR ORUÇ 12E 31 9 28,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 9 1 8,75 1 0 1,00 1 3 0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 60 23 54,25 303,921 232

31 0 METİN ALMACIK 12E 26 12 23,00 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 12 4 11,00 2 1 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 1 2 0,50 61 29 53,75 303,163 235

32 0 BARTU ANLAR 12S 29 9 26,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 11 3 10,25 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 59 22 53,50 302,298 242

33 0 SUDE ÇAM 12E 29 10 26,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 14 6 12,50 1 2 0,50 1 1 0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 61 30 53,50 302,116 243

34 0 AMİNE HALİME TOKGÖZ12S 31 9 28,75 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 11 5 9,75 0 2 -0,50 4 3 3,25 3 2 2,50 1 5 -0,25 61 31 53,25 301,572 247

35 0 KAYRA POLAT KARATAŞ12S 26 11 23,25 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 10 2 9,50 2 1 1,75 3 4 2,00 4 2 3,50 3 3 2,25 60 29 52,75 300,712 252

36 0 MELİH GÜNEŞ 12E 27 12 24,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 12 3 11,25 1 0 1,00 1 1 0,75 2 2 1,50 2 2 1,50 59 25 52,75 299,834 255

37 0 ŞEVVAL B KUMUM 12S 30 7 28,25 4 0 4,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 8 2 7,50 2 0 2,00 0 3 -0,75 3 3 2,25 2 2 1,50 58 21 52,75 299,586 256

38 0 BAHAR LİMANLAR 12S 29 5 27,75 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 6 6 4,50 4 1 3,75 4 3 3,25 3 4 2,00 2 3 1,25 59 30 51,50 296,683 272

39 0 BURAK ŞAHİN 12S 23 13 19,75 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 14 3 13,25 2 0 2,00 1 1 0,75 4 2 3,50 3 1 2,75 57 25 50,75 294,734 279

40 0 ZÜBEYİR TARIK ÖZEI 12S 21 12 18,00 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 12 1 11,75 1 0 1,00 4 3 3,25 5 2 4,50 3 2 2,50 57 27 50,25 294,030 285

41 0 IRMAK ÖĞÜTLÜ 12S 29 8 27,00 1 2 0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 3 1 2,75 7 1 6,75 4 0 4,00 1 3 0,25 4 2 3,50 3 2 2,50 56 22 50,50 293,687 287

42 0 ÖMER NAHİT KAYA 12S 23 13 19,75 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 9 1 8,75 1 0 1,00 5 1 4,75 4 1 3,75 3 1 2,75 56 24 50,00 293,492 289

43 0 H BEDİRHAN ALACA 12E 23 11 20,25 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 10 2 9,50 3 0 3,00 1 0 1,00 3 1 2,75 1 1 0,75 55 19 50,25 292,754 294

44 0 MEHMETCAN BUHARALI12S 25 15 21,25 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 11 4 10,00 1 0 1,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 57 31 49,25 290,281 305

45 0 HÜSEYİN EGE YILDIZ 12S 26 14 22,50 4 1 3,75 1 3 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 13 3 12,25 3 1 2,75 3 3 2,25 2 5 0,75 1 4 0,00 58 38 48,50 287,206 330

46 0 TUANA CANİK 12S 31 9 28,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 8 1,00 0 2 -0,50 3 4 2,00 4 3 3,25 3 3 2,25 57 36 48,00 286,675 336

47 0 NURİYE ÖZCAN 12E 29 11 26,25 4 1 3,75 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 9 2 8,50 2 1 1,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 4 0,00 55 27 48,25 286,102 340

48 0 EMİR PEHLİVAN 12S 24 14 20,50 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 14 4 13,00 3 3 2,25 2 2 1,50 1 1 0,75 55 29 47,75 285,399 345

49 0 DENİZ AKGÜN 12D 30 8 28,00 1 4 0,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 1 4,75 2 0 2,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 52 17 47,75 284,804 348

50 0 ZEYNEP TAŞTEPE 12S 25 12 22,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 15 4 14,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 53 21 47,75 284,753 349

51 0 YUNUS ÇAĞLIYAN 12S 22 16 18,00 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 6 2 5,50 1 0 1,00 3 2 2,50 5 2 4,50 4 2 3,50 54 28 47,00 284,609 350

52 0 BÜŞRA SART 12S 20 13 16,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 17 1 16,75 2 2 1,50 1 1 0,75 2 2 1,50 1 2 0,50 54 26 47,50 284,342 353

53 0 ENES KOCA 12S 24 9 21,75 3 0 3,00 1 1 0,75 3 0 3,00 5 0 5,00 9 5 7,75 2 1 1,75 4 1 3,75 1 2 0,50 52 19 47,25 284,272 354

54 0 ŞEVVAL KAVÇAK 12S 22 10 19,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 16 3 15,25 1 1 0,75 2 2 1,50 2 4 1,00 2 2 1,50 55 31 47,25 283,820 359

55 0 DİLEM KARAKAYA 12E 25 13 21,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 9 1 8,75 6 0 6,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 3 1,25 54 27 47,25 283,295 363

56 0 ZEYD ALİ GARİP 12S 26 10 23,50 2 3 1,25 1 2 0,50 3 0 3,00 4 1 3,75 7 3 6,25 1 2 0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 52 22 46,50 282,512 365

57 0 KANTAŞLI 12S 29 9 26,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 9 2 8,50 1 3 0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 52 20 47,00 282,489 366

58 0 CEYLİN YILMAZ 12S 26 14 22,50 1 3 0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 11 4 10,00 2 5 0,75 5 2 4,50 3 2 2,50 55 34 46,50 282,393 367
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 21,2911,45 18,43 2,36 1,66 1,94 1,04 1,92 0,56 2,56 1,17 2,27 3,33 0,79 3,13 0,02 0,01 0,02 8,44 2,44 7,83 1,13 0,43 1,02 1,20 2,00 0,70 1,92 1,47 1,55 1,39 1,41 1,03 44,6824,75 38,48 255,890
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59 0 RANA ALTINPAŞAK 12S 30 10 27,50 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 8 1 7,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 52 22 46,50 280,902 378

60 0 AYŞENUR SOYDAL 12E 27 12 24,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 11 1 10,75 3 0 3,00 3 0 3,00 51 19 46,25 280,570 382

61 0 MEHMET KAYRA BİLGİLİ12S 25 14 21,50 1 3 0,25 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 11 7 9,25 1 3 0,25 3 4 2,00 4 3 3,25 3 2 2,50 56 41 45,75 280,224 388

62 0 NAİLE NUR ÜLKER 12D 30 7 28,25 2 0 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 7 1 6,75 1 1 0,75 49 11 46,25 279,885 390

63 0 DEFNE YILDIZ 12S 24 8 22,00 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 11 7 9,25 4 2 3,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 2 0,50 54 32 46,00 279,798 392

64 0 NEHİR KILIÇ 12S 21 14 17,50 0 4 -1,00 0 4 -1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 14 1 13,75 1 0 1,00 3 4 2,00 4 3 3,25 4 2 3,50 54 34 45,50 279,755 393

65 0 MEHMETENES ÇAĞLIYAN12S 23 10 20,50 3 0 3,00 1 1 0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 11 1 10,75 1 1 0,75 2 3 1,25 3 3 2,25 1 0 1,00 51 21 45,75 279,543 394

66 0 İNCİ NUR KÖKSAL 12E 28 9 25,75 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 2 3,50 2 0 2,00 3 0 3,00 48 14 44,50 275,919 422

67 0 B BAYTÖRE DEMİR 12E 30 7 28,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 6 3 5,25 1 0 1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 50 21 44,75 275,812 423

68 0 MEHMET ALİ LAYIK 12E 28 8 26,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 8 1 7,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 49 17 44,75 275,700 426

69 0 ORHAN KARASOY 12S 25 10 22,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 3 0 3,00 11 0 11,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 48 14 44,50 275,239 430

70 0 METEHAN YALÇIN 12S 21 10 18,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 11 1 10,75 1 0 1,00 1 3 0,25 3 3 2,25 2 3 1,25 51 28 44,00 274,299 434

71 0 İREM ERKLİ 12S 19 6 17,50 1 1 0,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 13 1 12,75 1 0 1,00 3 1 2,75 3 3 2,25 4 1 3,75 48 18 43,50 273,893 436

72 0 MİNEL EYLÜL APAK 12S 29 9 26,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 6 5 4,75 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 50 24 44,00 273,663 439

73 0 YAREN SU YILMAZ 12E 28 9 25,75 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 10 3 9,25 0 1 -0,25 48 17 43,75 272,597 443

74 0 AYÇA BİGE ÇELİK 12S 21 14 17,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 12 1 11,75 1 1 0,75 4 2 3,50 2 4 1,00 50 27 43,25 272,442 444

75 0 YAĞIZ TELLİLER 12S 26 13 22,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 2 3,50 5 2 4,50 3 3 2,25 2 4 1,00 51 32 43,00 272,180 447

76 0 NEHİR BODUR 12S 21 14 17,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 14 4 13,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 2 3 1,25 51 31 43,25 272,063 448

77 0 EGEMEN DÜZGÜN 12S 19 10 16,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 4 1 3,75 7 4 6,00 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 48 21 42,75 271,447 458

78 0 KAAN DAĞ 12S 18 11 15,25 1 0 1,00 2 1 1,75 14 2 13,50 2 3 1,25 6 1 5,75 4 1 3,75 47 19 42,25 270,712 467

79 0 FURKAN ÇİFTÇİ 12S 27 12 24,00 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 4 0 4,00 8 1 7,75 1 0 1,00 1 1 0,75 0 5 -1,25 49 25 42,75 269,830 475

80 0 MEHMET TOPLAR 12E 24 14 20,50 2 1 1,75 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 15 4 14,00 1 4 0,00 1 1 0,75 50 31 42,25 268,443 482

81 0 İBRAHİM BOZDAĞ 12S 19 11 16,25 3 1 2,75 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 9 2 8,50 4 0 4,00 1 1 0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 47 22 41,50 267,065 489

82 0 BERENSU KANGIRLI 12S 22 15 18,25 3 0 3,00 1 1 0,75 3 2 2,50 4 0 4,00 10 1 9,75 1 0 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 47 22 41,50 266,658 494

83 0 YUSUF OTURAK 12S 20 12 17,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 3 4,25 2 0 2,00 1 3 0,25 5 1 4,75 2 1 1,75 47 26 40,50 264,759 508

84 0 YAĞIZ DEMİRCİ 12S 27 13 23,75 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 6 10 3,50 2 0 2,00 5 2 4,50 3 4 2,00 2 4 1,00 52 46 40,50 264,735 509

85 0 EFE EMİR GÜNDÜZ 12D 23 16 19,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 9 3 8,25 1 2 0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 48 29 40,75 264,093 517

86 0 SELMAN BURDURLU 12S 15 13 11,75 2 1 1,75 1 2 0,50 2 1 1,75 4 0 4,00 14 1 13,75 4 1 3,75 1 4 0,00 3 1 2,75 1 3 0,25 47 27 40,25 263,254 524

87 0 BEREN VURAL 12S 22 12 19,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 3 0 3,00 8 1 7,75 1 1 0,75 2 2 1,50 5 2 4,50 1 1 0,75 46 24 40,00 263,208 526
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Genel Ortalama 21,2911,45 18,43 2,36 1,66 1,94 1,04 1,92 0,56 2,56 1,17 2,27 3,33 0,79 3,13 0,02 0,01 0,02 8,44 2,44 7,83 1,13 0,43 1,02 1,20 2,00 0,70 1,92 1,47 1,55 1,39 1,41 1,03 44,6824,75 38,48 255,890

Okul Ortalaması 21,2311,80 18,28 2,25 1,68 1,83 0,93 2,14 0,39 2,54 1,27 2,22 3,21 0,83 3,01 0,02 0,02 0,02 6,89 2,67 6,22 0,95 0,50 0,82 1,30 2,15 0,76 1,91 1,65 1,50 1,30 1,60 0,90 42,5326,31 35,95 247,320

KATILIMLAR

88 0 GÜLSE BARLIK 12E 24 12 21,00 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 6 3 5,25 1 3 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 47 28 40,00 262,660 529

89 0 HİLAL TEKİN 12S 22 16 18,00 3 0 3,00 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 10 9 7,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 3 3 2,25 2 3 1,25 50 40 40,00 262,614 531

90 0 EKİN KÜTÜK 12S 18 12 15,00 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 10 5 8,75 2 2 1,50 2 4 1,00 5 2 4,50 2 4 1,00 49 37 39,75 262,515 532

91 0 İREM ÜSTÜNDAĞ 12S 27 11 24,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 11 3 10,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 45 21 39,75 260,932 543

92 0 KEMAL KAĞAN SARAÇ 12D 24 10 21,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 3 4 2,00 1 1 0,75 45 23 39,25 260,049 549

93 0 AZRA KOCABAŞ 12S 20 16 16,00 1 2 0,50 1 2 0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 11 2 10,50 1 0 1,00 0 5 -1,25 3 3 2,25 0 4 -1,00 47 34 38,50 257,427 574

94 0 SELİN LAYIK 12E 27 12 24,00 2 2 1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 6 2 5,50 1 1 0,75 44 22 38,50 257,427 574

95 0 EMİNE ALCEYLAN 12E 22 7 20,25 4 0 4,00 1 0 1,00 2 2 1,50 4 0 4,00 6 2 5,50 1 2 0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 42 15 38,25 257,063 579

96 0 MEHMET TUNCER 12S 21 12 18,00 3 1 2,75 1 3 0,25 3 0 3,00 3 2 2,50 11 2 10,50 1 0 1,00 43 20 38,00 255,902 584

97 0 YADE NAZ TUFAN 12D 26 12 23,00 3 2 2,50 1 3 0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 3 0 3,00 1 1 0,75 1 2 0,50 43 21 37,75 255,387 588

98 0 SELİN NARİN 12S 22 13 18,75 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 7 2,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 5 2 4,50 1 5 -0,25 46 35 37,25 255,213 589

99 12 BEREN SU CANAL 12S 20 14 16,50 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 2 3 1,25 7 5 5,75 0 1 -0,25 3 4 2,00 4 3 3,25 2 4 1,00 47 40 37,00 254,397 593

100 0 BİLGE TAVŞAN 12S 26 10 23,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 3 1 2,75 0 6 -1,50 2 3 1,25 2 4 1,00 46 36 37,00 253,081 604

101 0 İSMAİL ENES UZUN 12S 23 8 21,00 2 1 1,75 1 3 0,25 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 4 2 3,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 41 18 36,50 252,343 607

102 0 FATMA ARABULAN 12D 31 9 28,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 1 0 1,00 40 13 36,75 252,045 609

103 0 EMİNE DEMİRKAPI 12E 26 10 23,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 6 1 5,75 1 0 1,00 1 1 0,75 1 4 0,00 42 24 36,00 250,308 621

104 0 MUSTAFA ASLAN 12S 24 11 21,25 4 1 3,75 2 1 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 41 21 35,75 249,936 628

105 0 AZRA GÜNDOĞDU 12E 27 11 24,25 1 2 0,50 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 3 0,25 2 1 1,75 3 0 3,00 1 1 0,75 42 26 35,50 249,673 631

106 0 NİLGÜN AZRA SARIÇALI12S 25 14 21,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 14 1 13,75 40 18 35,50 248,436 639

107 0 ÖZGÜR ÖZDEMİR 12S 22 11 19,25 2 0 2,00 1 1 0,75 2 0 2,00 4 0 4,00 7 3 6,25 2 0 2,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 41 22 35,50 248,403 640

108 0 EREN UMDU 12S 24 14 20,50 2 2 1,50 1 3 0,25 4 0 4,00 2 0 2,00 6 1 5,75 2 5 0,75 1 6 -0,50 2 4 1,00 44 35 35,25 248,085 645

109 0 ECRİN KOCABIYIK 12E 23 13 19,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 4 0,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 42 28 35,00 247,447 652

110 0 ELİF ÖZYURT 12S 22 12 19,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 9 0 9,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 40 20 35,00 247,239 654

111 0 DEFNE İREM ÇAKIR 12S 23 12 20,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 6 2 5,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 41 26 34,50 246,575 664

112 0 ŞÜKRAN DAĞDELEN 12E 27 13 23,75 5 0 5,00 0 5 -1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 5 7 3,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 1 1 0,75 44 37 34,75 246,238 668

113 0 OKYANUS EGE GÜNDÜZ12S 21 13 17,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 3 1 2,75 7 2 6,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 4 1,00 1 2 0,50 42 31 34,25 245,590 674

114 0 DİLANUR BEGDE 12E 27 13 23,75 3 1 2,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 40 22 34,50 245,574 675

115 0 AYŞE USLU 12S 22 15 18,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 6 3 5,25 1 0 1,00 2 1 1,75 1 1 0,75 41 27 34,25 245,470 676

116 0 BERİL UMURKAN 12S 18 13 14,75 3 0 3,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 4 0 4,00 7 3 6,25 1 0 1,00 1 0 1,00 2 3 1,25 1 3 0,25 40 26 33,50 243,356 694
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TANIM TYT 221 291 291 1193

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,2911,45 18,43 2,36 1,66 1,94 1,04 1,92 0,56 2,56 1,17 2,27 3,33 0,79 3,13 0,02 0,01 0,02 8,44 2,44 7,83 1,13 0,43 1,02 1,20 2,00 0,70 1,92 1,47 1,55 1,39 1,41 1,03 44,6824,75 38,48 255,890

Okul Ortalaması 21,2311,80 18,28 2,25 1,68 1,83 0,93 2,14 0,39 2,54 1,27 2,22 3,21 0,83 3,01 0,02 0,02 0,02 6,89 2,67 6,22 0,95 0,50 0,82 1,30 2,15 0,76 1,91 1,65 1,50 1,30 1,60 0,90 42,5326,31 35,95 247,320

KATILIMLAR

117 0 CEYDA TOPRAK 12S 20 17 15,75 2 1 1,75 1 2 0,50 2 3 1,25 3 1 2,75 8 4 7,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 2 1,50 42 36 33,00 242,179 707

118 0 ALİ ÇELİK 12S 20 16 16,00 1 3 0,25 1 2 0,50 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 4 2 3,50 2 1 1,75 2 2 1,50 40 29 32,75 242,044 709

119 0 ZEYNEP KESECİLER 12S 22 12 19,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 3 1 2,75 7 4 6,00 1 0 1,00 3 3 2,25 2 3 1,25 41 32 33,00 241,981 710

120 0 ARDA KAAN PINAR 12S 18 14 14,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 5 5 3,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 40 28 33,00 241,725 713

121 0 KEREM DEMİREL 12E 25 10 22,50 2 3 1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 0 3,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 39 24 33,00 241,334 715

122 0 CEMRE CURA 12E 23 15 19,25 4 0 4,00 0 3 -0,75 3 0 3,00 4 0 4,00 4 2 3,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 39 24 33,00 241,273 716

123 0 SELİN VATANSEVER 12D 26 14 22,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 4 2,00 1 0 1,00 1 5 -0,25 3 4 2,00 2 2 1,50 43 41 32,75 241,140 717

124 0 AYŞEN AYVA 12E 20 8 18,00 5 0 5,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 37 17 32,75 240,889 719

125 0 BÜLENT ÇOLAKOĞLU 12E 19 12 16,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 3 3,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 38 22 32,50 240,261 722

126 0 NİSANUR YÜM 12S 20 9 17,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 4 0 4,00 5 3 4,25 1 0 1,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 37 19 32,25 239,781 726

127 0 YAĞMUR YÜCE 12D 25 14 21,50 3 2 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 39 28 32,00 238,830 737

128 0 İKRA KARADAĞ 12E 25 7 23,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 0 2,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 35 13 31,75 237,431 749

129 0 EKİN ZEYNEP AKSOY 12D 25 14 21,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 4 0 4,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 5 0,75 2 2 1,50 1 2 0,50 40 35 31,25 236,691 752

130 0 AYŞE NAZ SİRKECİ 12E 25 10 22,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 9 0,75 1 6 -0,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 41 39 31,25 236,179 754

131 0 MİNA ÖNDER 12S 21 16 17,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 5 0,75 3 3 2,25 1 4 0,00 40 37 30,75 235,372 762

132 0 NAZ PEKÖZTÜRK 12S 21 18 16,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 2 4,50 1 3 0,25 2 3 1,25 1 2 0,50 39 33 30,75 235,155 765

133 0 BATUHAN DÜZGÜN 12S 19 8 17,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 8 0 8,00 1 1 0,75 1 1 0,75 34 13 30,75 234,829 766

134 0 TALHA UYKUN 12S 23 13 19,75 1 4 0,00 1 2 0,50 1 3 0,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 4 3 3,25 2 1 1,75 2 3 1,25 38 33 29,75 233,084 774

135 0 EFE ALTIPARMAK 12S 20 11 17,25 4 0 4,00 1 2 0,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 2 4,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 36 24 30,00 232,509 779

136 0 ZEYNEP BEYLİK 12E 20 14 16,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 5 2 4,50 1 0 1,00 35 21 29,75 232,007 782

137 0 YELDA YILDIZ 12E 23 12 20,00 2 2 1,50 2 0 2,00 3 1 2,75 3 2 2,50 1 0 1,00 34 17 29,75 231,736 785

138 0 ERAY YILMAZ 12S 17 18 12,50 3 1 2,75 1 2 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 7 4 6,00 1 2 0,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 2 2 1,50 40 42 29,50 231,628 788

139 0 DEFNE DURUL 12D 21 19 16,25 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 3 4,25 1 1 0,75 1 1 0,75 37 30 29,50 231,388 790

140 0 EFE ÜNLÜ 12D 19 11 16,25 3 2 2,50 2 1 1,75 3 0 3,00 3 2 2,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 18 29,50 230,968 792

141 0 HAMİDE AKÇAMAN 12D 23 13 19,75 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 36 26 29,50 230,642 795

142 0 PELİN ÖZUĞUR 12S 23 12 20,00 4 0 4,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 3 3 2,25 1 4 0,00 1 1 0,75 1 2 0,50 36 27 29,25 230,518 796

143 0 ECRİN ÖMÜR ESİN 12E 22 13 18,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 3 0 3,00 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 34 20 29,00 229,666 805

144 0 EREN TAHA ÖZDEN 12S 22 14 18,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 3 1 2,75 7 7 5,25 1 2 0,50 1 6 -0,50 1 5 -0,25 0 5 -1,25 41 48 29,00 229,100 808

145 0 ENBİYA TUNÇ 12S 16 15 12,25 3 0 3,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 1 1,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 35 26 28,50 228,451 815
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TANIM TYT 221 291 291 1193

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,2911,45 18,43 2,36 1,66 1,94 1,04 1,92 0,56 2,56 1,17 2,27 3,33 0,79 3,13 0,02 0,01 0,02 8,44 2,44 7,83 1,13 0,43 1,02 1,20 2,00 0,70 1,92 1,47 1,55 1,39 1,41 1,03 44,6824,75 38,48 255,890

Okul Ortalaması 21,2311,80 18,28 2,25 1,68 1,83 0,93 2,14 0,39 2,54 1,27 2,22 3,21 0,83 3,01 0,02 0,02 0,02 6,89 2,67 6,22 0,95 0,50 0,82 1,30 2,15 0,76 1,91 1,65 1,50 1,30 1,60 0,90 42,5326,31 35,95 247,320

KATILIMLAR

146 0 NİDA BOZKIR 12E 21 13 17,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 2 3 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 35 27 28,25 227,436 820

147 0 EGE HAN EGİNLİ 12E 20 7 18,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 0 2,00 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 32 16 28,00 226,799 824

148 0 CEMRE KAYA 12E 20 11 17,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 2 3,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 33 22 27,50 225,495 834

149 0 SEDEF NAZ BURDUR 12E 22 18 17,50 3 2 2,50 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 2 7 0,25 2 5 0,75 37 38 27,50 225,366 836

150 0 NİSANUR SAĞLAM 12E 22 15 18,25 1 4 0,00 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 2 3 1,25 1 3 0,25 36 35 27,25 225,142 839

151 0 EYLÜL KURTKAN 12E 19 15 15,25 1 3 0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 4 2 3,50 1 0 1,00 2 4 1,00 3 0 3,00 0 4 -1,00 35 31 27,25 225,123 840

152 0 SELVİ MERCAN 12S 20 10 17,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 34 26 27,50 225,007 841

153 206 MEHMET KARAN 12E 20 17 15,75 5 0 5,00 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 33 23 27,25 224,526 842

154 0 EMİNE TUĞÇE ÇELİK 12E 22 12 19,00 2 1 1,75 0 4 -1,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 34 28 27,00 224,122 844

155 0 NAZLI SU OVALI 12E 21 13 17,75 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 0 4 -1,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 34 28 27,00 223,905 847

156 370 DAMLA BULAT 12E 22 17 17,75 2 3 1,25 0 4 -1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 35 32 27,00 223,704 848

157 0 DEFNE ÖZTÜRK     * 12S 17 7 15,25 3 1 2,75 1 3 0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 31 17 26,75 223,346 851

158 0 TURGAY TÜRETKEN 12S 18 9 15,75 4 0 4,00 1 1 0,75 3 0 3,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 3 0,25 1 1 0,75 32 22 26,50 222,804 856

159 0 MERYEM KÜBRA KAYA 12S 17 15 13,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 2 0 2,00 32 23 26,25 222,741 857

160 0 NUREFŞAN TAŞTEPE 12S 22 11 19,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 4 1 3,75 1 2 0,50 1 1 0,75 32 22 26,50 222,446 859

161 0 ELİF SAĞIR 12S 19 16 15,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 4 0 4,00 6 1 5,75 1 2 0,50 1 0 1,00 31 23 25,25 218,926 889

162 0 OĞUZHAN ÇAYGÖZ 12S 17 11 14,25 10 3 9,25 2 1 1,75 29 15 25,25 218,571 893

163 0 İREM NUR DÖNMEZ 12S 20 16 16,00 1 3 0,25 1 3 0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 1 0 1,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 3 3 2,25 33 33 24,75 217,800 896

164 0 SÜMEYRA PAMUK 12E 22 10 19,50 1 3 0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 1 6 -0,50 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 32 29 24,75 217,189 899

165 0 HİLAL ERBAB 12S 17 17 12,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 4 1 3,75 6 8 4,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 36 45 24,75 217,165 901

166 0 ABDÜLKADİR TEKİN 12S 14 13 10,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 3 1 2,75 6 3 5,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 32 30 24,50 216,980 904

167 0 NİSA SU OVALI 12E 20 16 16,00 3 1 2,75 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 1 6 -0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 33 35 24,25 216,087 907

168 0 ECRİN KIZILKA * 12E 23 17 18,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 2 0 2,00 3 2 2,50 3 5 1,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 34 38 24,50 215,975 911

169 0 IRMAK ŞATIR 12S 18 10 15,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 0 3,00 2 0 2,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 28 15 24,25 215,964 912

170 0 ÇAĞLA ÇAĞLIYAN 12E 18 14 14,50 2 0 2,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 1 4,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 30 23 24,25 215,592 914

171 0 ZEHRA DEDELER 12S 23 13 19,75 2 1 1,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 5 -0,25 2 4 1,00 1 4 0,00 34 40 24,00 215,041 916

172 0 BAHAR  KANON 12S 17 12 14,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 3 1 2,75 5 5 3,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 2 1 1,75 31 29 23,75 214,627 920

173 0 KAAN DEĞER 12S 20 10 17,50 2 3 1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 3 0 3,00 28 17 23,75 214,198 926

174 0 ALPER ALPARSLAN 12D 19 13 15,75 1 3 0,25 1 3 0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 3 6 1,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 31 31 23,25 213,026 934
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TANIM TYT 221 291 291 1193

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,2911,45 18,43 2,36 1,66 1,94 1,04 1,92 0,56 2,56 1,17 2,27 3,33 0,79 3,13 0,02 0,01 0,02 8,44 2,44 7,83 1,13 0,43 1,02 1,20 2,00 0,70 1,92 1,47 1,55 1,39 1,41 1,03 44,6824,75 38,48 255,890

Okul Ortalaması 21,2311,80 18,28 2,25 1,68 1,83 0,93 2,14 0,39 2,54 1,27 2,22 3,21 0,83 3,01 0,02 0,02 0,02 6,89 2,67 6,22 0,95 0,50 0,82 1,30 2,15 0,76 1,91 1,65 1,50 1,30 1,60 0,90 42,5326,31 35,95 247,320

KATILIMLAR

175 0 KEREM MERTSOYLU 12S 18 13 14,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 1 0 1,00 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 29 23 23,25 212,954 935

176 0 CEYLİN ÖZDOĞAN 12S 16 18 11,50 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 5 -0,25 1 5 -0,25 2 0 2,00 0 3 -0,75 32 38 22,50 210,911 945

177 0 MELİHAPELİNZEYBEK 12E 22 18 17,50 1 4 0,00 1 2 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 0 4 -1,00 33 42 22,50 210,143 948

178 0 BURAK EFE CANKILIÇ 12S 17 11 14,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 3 2 2,50 1 4 0,00 1 1 0,75 1 0 1,00 27 20 22,00 209,492 957

179 0 İBRAHİM EGE FİLİZ 12S 15 6 13,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 0 3,00 25 14 21,50 208,924 959

180 0 ENES KUMRULAR 12S 15 6 13,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 5 2 4,50 1 0 1,00 1 4 0,00 2 1 1,75 26 17 21,75 208,745 961

181 0 MUSTAFA SAYIN 12S 8 19 3,25 3 1 2,75 1 0 1,00 13 5 11,75 1 4 0,00 3 2 2,50 1 3 0,25 30 34 21,50 208,442 964

182 0 FURKAN AKSU 12E 19 18 14,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 5 1,75 29 31 21,25 206,921 975

183 0 AYŞEN EYLÜL ESEN 12D 15 22 9,50 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 4 0 4,00 5 12 2,00 1 2 0,50 2 4 1,00 1 3 0,25 2 3 1,25 35 56 21,00 206,848 977

184 0 CEVDET EGE CİVAN 12S 14 18 9,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 7 9 4,75 1 1 0,75 1 3 0,25 2 5 0,75 0 2 -0,50 33 48 21,00 206,392 979

185 0 MEDİNE İNAL 12S 15 15 11,25 1 2 0,50 1 1 0,75 3 0 3,00 5 4 4,00 2 4 1,00 1 2 0,50 1 5 -0,25 29 33 20,75 205,783 987

186 0 YAĞMUR İĞİDİR 12D 19 13 15,75 2 1 1,75 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 27 25 20,75 205,451 990

187 0 HİRANUR GÜLÜMSER 12E 15 12 12,00 0 5 -1,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 5 0,75 1 0 1,00 2 3 1,25 28 30 20,50 205,443 992

188 0 BURAK ÖRSCÜ 12S 14 13 10,75 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 3 2,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 28 31 20,25 204,190 1003

189 0 PINAR KARAKAŞ 12E 17 17 12,75 1 3 0,25 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 28 32 20,00 203,467 1009

190 0 ALPER YARDIMCI 12S 14 11 11,25 3 1 2,75 1 0 1,00 2 1 1,75 3 1 2,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 24 18 19,50 201,726 1022

191 0 BARAN AKBOĞA 12S 18 22 12,50 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 9 0,75 1 6 -0,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 33 55 19,25 201,062 1025

192 0 YAĞIZ KATMER 12S 17 12 14,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 3 0,25 2 1 1,75 2 3 1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 26 28 19,00 200,644 1027

193 0 BATUHAN TOKGÖZ 12S 18 16 14,00 3 2 2,50 1 1 0,75 2 0 2,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 26 28 19,00 200,517 1028

194 0 EMRE KURU 12S 19 14 15,50 1 3 0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 26 29 18,75 199,635 1031

195 0 MELEK KAPLAN 12E 14 8 12,00 2 0 2,00 1 1 0,75 1 2 0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 22 14 18,50 198,874 1039

196 0 DENİZ PEKER 12E 17 14 13,50 2 2 1,50 0 5 -1,25 2 0 2,00 3 1 2,75 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 25 28 18,00 197,319 1043

197 0 BERAT SARI 12S 9 10 6,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 4 4 3,00 1 0 1,00 1 2 0,50 2 2 1,50 24 26 17,50 196,755 1044

198 0 ENES ŞIKTAŞLILAR 12S 14 15 10,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 4 1 3,75 3 4 2,00 1 0 1,00 1 4 0,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 27 38 17,50 196,014 1046

199 0 EYLEM IŞIKLI 12E 13 17 8,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 24 26 17,50 195,996 1047

200 0 BEYZA ÜNAL 12E 14 9 11,75 1 3 0,25 1 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 1 1 0,75 1 6 -0,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 25 30 17,50 195,786 1049

201 0 BİRÇE *MU 12E 19 17 14,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 23 29 15,75 190,734 1070

202 0 MELİKE ER 12S 15 20 10,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 25 40 15,00 188,872 1073

203 0 YAĞMUR KARAGÜLLE 12S 13 7 11,25 1 0 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 17 14 13,50 184,009 1097
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TANIM TYT 221 291 291 1193

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,2911,45 18,43 2,36 1,66 1,94 1,04 1,92 0,56 2,56 1,17 2,27 3,33 0,79 3,13 0,02 0,01 0,02 8,44 2,44 7,83 1,13 0,43 1,02 1,20 2,00 0,70 1,92 1,47 1,55 1,39 1,41 1,03 44,6824,75 38,48 255,890

Okul Ortalaması 21,2311,80 18,28 2,25 1,68 1,83 0,93 2,14 0,39 2,54 1,27 2,22 3,21 0,83 3,01 0,02 0,02 0,02 6,89 2,67 6,22 0,95 0,50 0,82 1,30 2,15 0,76 1,91 1,65 1,50 1,30 1,60 0,90 42,5326,31 35,95 247,320

KATILIMLAR

204 0 EBRAR YILDIRIM 12E 13 19 8,25 1 3 0,25 1 3 0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 2 8 0,00 0 2 -0,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 25 48 13,00 182,895 1101

205 0 NEHİR ÇAĞLIYAN 12E 15 18 10,50 0 4 -1,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 1 3 0,25 22 39 12,25 180,843 1106

206 0 BURAK TEKEÇİ 12S 9 8 7,00 1 3 0,25 1 1 0,75 2 2 1,50 1 4 0,00 2 0 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 17 20 12,00 180,517 1108

207 0 BELİNAY KURTKAN 12S 14 15 10,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 3 1,25 3 3 2,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 20 32 12,00 180,055 1110

208 0 EDA MANDUZ 12E 12 11 9,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 7 -0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 17 22 11,50 178,623 1116

209 0 EYLÜL KURTOĞLU 12S 1 1 0,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 2 1,50 8 6 6,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 3 0,25 17 23 11,25 178,001 1118

210 0 YAĞIZ ATAŞ 12E 11 16 7,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 1 0,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 19 36 10,00 174,368 1130

211 0 ZEKİ CAN YILDIZ 12E 6 7 4,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 1 0,75 5 2 4,50 0 1 -0,25 14 19 9,25 171,886 1135

212 0 MURAT ERTÜRK 12S 3 17 -1,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 5 1,75 3 2 2,50 2 1 1,75 1 4 0,00 18 37 8,75 171,556 1136

213 0 OĞUZHAN TOKGÖZ 12S 8 18 3,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 1 0,75 2 2 1,50 1 4 0,00 16 38 6,50 164,397 1147

214 0 ÖZNUR TOPRAK 12D 6 7 4,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 7 10 4,50 158,029 1161

215 0 YASİR EFE İNCE 12S 4 2 3,50 4 2 3,50 155,184 1167

216 0 TUĞBA YALÇINKAYA 12E 12 27 5,25 1 4 0,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 7 -1,75 0 1 -0,25 0 6 -1,50 1 2 0,50 1 3 0,25 16 54 2,50 152,002 1172

217 0 ARDA KAYA 12D 1 0 1,00 1 0 1,00

218 0 BERAT KORKMAZ 12D 0 0 0,00

219 0 RECEP ERBAB 12D 0 0 0,00

220 0 IRMAK YAŞAR 12D 0 0 0,00

221 0 İLKSEN ÇOBAN 12D 0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
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PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TANIM TYT 221 291 291 1193

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,2911,45 18,43 2,36 1,66 1,94 1,04 1,92 0,56 2,56 1,17 2,27 3,33 0,79 3,13 0,02 0,01 0,02 8,44 2,44 7,83 1,13 0,43 1,02 1,20 2,00 0,70 1,92 1,47 1,55 1,39 1,41 1,03 44,6824,75 38,48 255,890

Okul Ortalaması 21,2311,80 18,28 2,25 1,68 1,83 0,93 2,14 0,39 2,54 1,27 2,22 3,21 0,83 3,01 0,02 0,02 0,02 6,89 2,67 6,22 0,95 0,50 0,82 1,30 2,15 0,76 1,91 1,65 1,50 1,30 1,60 0,90 42,5326,31 35,95 247,320

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TANIM TYT 221 291 291 1193

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,3 11,5 18,43 9,3 5,6 7,92 9,6 2,9 8,85 4,5 4,9 3,28 44,7 24,8 38,48 255,890

Okul Ortalaması 21,2 11,8 18,28 9,0 5,9 7,47 7,8 3,2 7,04 4,5 5,4 3,17 42,5 26,3 35,96 247,320

KATILIMLAR

1 0 AHMET YUSUF YİĞİT 12S 30 8 28,00 14 4 13,00 35 4 34,00 12 7 10,25 91 23 85,25 396,294 1 1 2 2 12

2 0 ALİ OKTAY ATAR 12S 31 9 28,75 15 5 13,75 28 3 27,25 13 7 11,25 87 24 81,00 384,079 2 2 9 9 34

3 0 SAMED KOCABAŞ 12S 27 13 23,75 17 3 16,25 24 3 23,25 14 6 12,50 82 25 75,75 369,112 3 3 11 11 48

4 0 BÜŞRA UZUN 12S 28 10 25,50 13 6 11,50 25 2 24,50 14 5 12,75 80 23 74,25 364,696 4 4 13 13 52

5 0 NAZ AYKURT 12S 34 5 32,75 13 5 11,75 20 1 19,75 11 4 10,00 78 15 74,25 363,963 5 5 15 15 54

6 0 PELİN EVREN 12S 29 4 28,00 10 4 9,00 20 0 20,00 13 1 12,75 72 9 69,75 351,461 6 6 18 18 73

7 0 ORHAN BERKİN DABAN 12S 28 12 25,00 12 7 10,25 24 9 21,75 14 6 12,50 78 34 69,50 350,739 7 7 19 19 75

8 0 CEYLİN AVCIBAŞI 12S 32 5 30,75 13 4 12,00 16 1 15,75 10 3 9,25 71 13 67,75 344,817 8 8 20 20 83

9 0 IRMAK DEMİR 12S 27 13 23,75 11 8 9,00 26 9 23,75 12 4 11,00 76 34 67,50 344,561 9 9 21 21 84

10 0 İREM KUL 12S 33 7 31,25 14 6 12,50 17 1 16,75 7 4 6,00 71 18 66,50 340,434 10 10 22 22 92

11 0 KAAN EGE GULŞEN 12S 32 6 30,50 14 5 12,75 18 2 17,50 6 7 4,25 70 20 65,00 335,672 11 11 25 25 105

12 0 MEHMET ALİ AYDIN 12S 21 15 17,25 13 4 12,00 27 3 26,25 9 3 8,25 70 25 63,75 333,123 12 12 28 28 116

13 0 BERKAY KORKMAZ 12S 29 10 26,50 11 9 8,75 22 3 21,25 9 8 7,00 71 30 63,50 331,919 13 13 29 29 118

14 0 ECEM ŞENTUNA 12S 32 7 30,25 13 6 11,50 14 3 13,25 9 10 6,50 68 26 61,50 325,924 14 14 31 31 140

15 0 ELİF SOFUOĞLU 12S 30 4 29,00 10 2 9,50 18 0 18,00 6 4 5,00 64 10 61,50 325,588 15 15 32 32 142

16 0 ELANUR YILDIRIM 12E 30 8 28,00 13 2 12,50 15 2 14,50 7 3 6,25 65 15 61,25 325,186 1 16 34 34 146

17 0 ALP EMRE TEZEL 12S 25 15 21,25 17 3 16,25 19 7 17,25 9 11 6,25 70 36 61,00 324,612 16 17 35 35 148

18 0 BATUHAN EMRE GÜMÜŞ12S 25 12 22,00 10 6 8,50 20 6 18,50 12 5 10,75 67 29 59,75 321,857 17 18 36 36 158

19 0 GÜLZEHRA UYSAL 12E 29 10 26,50 12 4 11,00 16 2 15,50 6 2 5,50 63 18 58,50 316,983 2 19 38 38 181

20 0 EMRE GÜR 12S 23 14 19,50 14 6 12,50 19 9 16,75 11 8 9,00 67 37 57,75 315,704 18 20 39 39 187

21 0 EREN ŞEN 12S 25 15 21,25 15 3 14,25 14 3 13,25 11 8 9,00 65 29 57,75 315,694 19 21 40 40 188

22 0 AYŞE NUR BASKAYA 12S 24 16 20,00 14 6 12,50 19 3 18,25 9 11 6,25 66 36 57,00 312,889 20 22 41 41 196

23 0 EFE AYTUĞ ŞAHİNOL 12S 26 11 23,25 8 9 5,75 19 2 18,50 11 9 8,75 64 31 56,25 311,120 21 23 42 42 201

24 0 MUHAMMED ALİ DOĞAN12S 15 3 14,25 14 4 13,00 19 2 18,50 12 8 10,00 60 17 55,75 310,171 22 24 43 43 203

25 0 DEFNE LİNA ERTUNÇ 12S 29 10 26,50 9 9 6,75 9 4 8,00 15 4 14,00 62 27 55,25 309,320 23 25 44 44 209

26 0 NİDA AYDOĞAN 12S 25 11 22,25 11 3 10,25 15 2 14,50 10 8 8,00 61 24 55,00 307,364 24 26 45 45 217

27 0 BETÜL NAZ GÖK 12S 26 11 23,25 7 8 5,00 25 7 23,25 6 9 3,75 64 35 55,25 307,073 25 27 46 46 220

28 0 BATUHAN ÖZER 12S 30 8 28,00 12 6 10,50 12 0 12,00 6 6 4,50 60 20 55,00 306,490 26 28 47 47 222

29 0 HÜSEYİN TALHA ÖRNEK12S 24 14 20,50 13 7 11,25 17 7 15,25 10 10 7,50 64 38 54,50 305,831 27 29 48 48 223

30 0 ELANUR ORUÇ 12E 31 9 28,75 14 4 13,00 10 1 9,75 5 9 2,75 60 23 54,25 303,921 3 30 49 49 232

31 0 METİN ALMACIK 12E 26 12 23,00 14 6 12,50 14 5 12,75 7 6 5,50 61 29 53,75 303,163 4 31 50 50 235

32 0 BARTU ANLAR 12S 29 9 26,75 12 3 11,25 11 3 10,25 7 7 5,25 59 22 53,50 302,298 28 32 51 51 242

33 0 SUDE ÇAM 12E 29 10 26,50 11 6 9,50 15 8 13,00 6 6 4,50 61 30 53,50 302,116 5 33 52 52 243

34 0 AMİNE HALİME TOKGÖZ12S 31 9 28,75 11 5 9,75 11 7 9,25 8 10 5,50 61 31 53,25 301,572 29 34 53 53 247

35 0 KAYRA POLAT KARATAŞ12S 26 11 23,25 12 6 10,50 12 3 11,25 10 9 7,75 60 29 52,75 300,712 30 35 54 54 252

36 0 MELİH GÜNEŞ 12E 27 12 24,00 14 5 12,75 13 3 12,25 5 5 3,75 59 25 52,75 299,834 6 36 55 55 255

37 0 ŞEVVAL B KUMUM 12S 30 7 28,25 13 4 12,00 10 2 9,50 5 8 3,00 58 21 52,75 299,586 31 37 56 56 256

38 0 BAHAR LİMANLAR 12S 29 5 27,75 11 8 9,00 10 7 8,25 9 10 6,50 59 30 51,50 296,683 32 38 58 58 272

39 0 BURAK ŞAHİN 12S 23 13 19,75 10 5 8,75 16 3 15,25 8 4 7,00 57 25 50,75 294,734 33 39 59 59 279

40 0 ZÜBEYİR TARIK ÖZEI 12S 21 12 18,00 11 7 9,25 13 1 12,75 12 7 10,25 57 27 50,25 294,030 34 40 60 60 285

41 0 IRMAK ÖĞÜTLÜ 12S 29 8 27,00 8 6 6,50 11 1 10,75 8 7 6,25 56 22 50,50 293,687 35 41 61 61 287

42 0 ÖMER NAHİT KAYA 12S 23 13 19,75 11 7 9,25 10 1 9,75 12 3 11,25 56 24 50,00 293,492 36 42 62 62 289

43 0 H BEDİRHAN ALACA 12E 23 11 20,25 14 4 13,00 13 2 12,50 5 2 4,50 55 19 50,25 292,754 7 43 63 63 294

44 0 MEHMETCAN BUHARALI12S 25 15 21,25 12 7 10,25 12 4 11,00 8 5 6,75 57 31 49,25 290,281 37 44 65 65 305

45 0 HÜSEYİN EGE YILDIZ 12S 26 14 22,50 10 8 8,00 16 4 15,00 6 12 3,00 58 38 48,50 287,206 38 45 69 69 330

46 0 TUANA CANİK 12S 31 9 28,75 13 7 11,25 3 10 0,50 10 10 7,50 57 36 48,00 286,675 39 46 70 70 336

47 0 NURİYE ÖZCAN 12E 29 11 26,25 12 7 10,25 11 3 10,25 3 6 1,50 55 27 48,25 286,102 8 47 71 71 340

48 0 EMİR PEHLİVAN 12S 24 14 20,50 11 5 9,75 14 4 13,00 6 6 4,50 55 29 47,75 285,399 40 48 72 72 345
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TANIM TYT 221 291 291 1193

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,3 11,5 18,43 9,3 5,6 7,92 9,6 2,9 8,85 4,5 4,9 3,28 44,7 24,8 38,48 255,890

Okul Ortalaması 21,2 11,8 18,28 9,0 5,9 7,47 7,8 3,2 7,04 4,5 5,4 3,17 42,5 26,3 35,96 247,320

KATILIMLAR

49 0 DENİZ AKGÜN 12D 30 8 28,00 14 5 12,75 5 1 4,75 3 3 2,25 52 17 47,75 284,804 1 49 73 73 348

50 0 ZEYNEP TAŞTEPE 12S 25 12 22,00 10 4 9,00 16 4 15,00 2 1 1,75 53 21 47,75 284,753 41 50 74 74 349

51 0 YUNUS ÇAĞLIYAN 12S 22 16 18,00 13 4 12,00 7 2 6,50 12 6 10,50 54 28 47,00 284,609 42 51 75 75 350

52 0 BÜŞRA SART 12S 20 13 16,75 11 5 9,75 19 3 18,25 4 5 2,75 54 26 47,50 284,342 43 52 76 76 353

53 0 ENES KOCA 12S 24 9 21,75 12 1 11,75 9 5 7,75 7 4 6,00 52 19 47,25 284,272 44 53 77 77 354

54 0 ŞEVVAL KAVÇAK 12S 22 10 19,50 10 9 7,75 17 4 16,00 6 8 4,00 55 31 47,25 283,820 45 54 80 80 359

55 0 DİLEM KARAKAYA 12E 25 13 21,75 11 8 9,00 15 1 14,75 3 5 1,75 54 27 47,25 283,295 9 55 81 81 363

56 0 ZEYD ALİ GARİP 12S 26 10 23,50 10 6 8,50 7 3 6,25 9 3 8,25 52 22 46,50 282,512 46 56 82 82 365

57 0 KANTAŞLI 12S 29 9 26,75 11 4 10,00 9 2 8,50 3 5 1,75 52 20 47,00 282,489 47 57 83 83 366

58 0 CEYLİN YILMAZ 12S 26 14 22,50 8 7 6,25 11 4 10,00 10 9 7,75 55 34 46,50 282,393 48 58 84 84 367

59 0 RANA ALTINPAŞAK 12S 30 10 27,50 12 8 10,00 8 1 7,75 2 3 1,25 52 22 46,50 280,902 49 59 85 85 378

60 0 AYŞENUR SOYDAL 12E 27 12 24,00 7 6 5,50 14 1 13,75 3 0 3,00 51 19 46,25 280,570 10 60 86 86 382

61 0 MEHMET KAYRA BİLGİLİ12S 25 14 21,50 9 8 7,00 12 10 9,50 10 9 7,75 56 41 45,75 280,224 50 61 87 87 388

62 0 NAİLE NUR ÜLKER 12D 30 7 28,25 11 2 10,50 8 2 7,50 49 11 46,25 279,885 2 62 88 88 390

63 0 DEFNE YILDIZ 12S 24 8 22,00 11 9 8,75 15 9 12,75 4 6 2,50 54 32 46,00 279,798 51 63 90 90 392

64 0 NEHİR KILIÇ 12S 21 14 17,50 7 10 4,50 15 1 14,75 11 9 8,75 54 34 45,50 279,755 52 64 91 91 393

65 0 MEHMETENES ÇAĞLIYAN12S 23 10 20,50 10 3 9,25 12 2 11,50 6 6 4,50 51 21 45,75 279,543 53 65 92 92 394

66 0 İNCİ NUR KÖKSAL 12E 28 9 25,75 11 3 10,25 4 2 3,50 5 0 5,00 48 14 44,50 275,919 11 66 99 99 422

67 0 B BAYTÖRE DEMİR 12E 30 7 28,25 10 5 8,75 7 3 6,25 3 6 1,50 50 21 44,75 275,812 12 67 100 100 423

68 0 MEHMET ALİ LAYIK 12E 28 8 26,00 12 7 10,25 8 1 7,75 1 1 0,75 49 17 44,75 275,700 13 68 101 101 426

69 0 ORHAN KARASOY 12S 25 10 22,50 10 3 9,25 11 0 11,00 2 1 1,75 48 14 44,50 275,239 54 69 102 102 430

70 0 METEHAN YALÇIN 12S 21 10 18,50 12 8 10,00 12 1 11,75 6 9 3,75 51 28 44,00 274,299 55 70 104 104 434

71 0 İREM ERKLİ 12S 19 6 17,50 5 6 3,50 14 1 13,75 10 5 8,75 48 18 43,50 273,893 56 71 105 105 436

72 0 MİNEL EYLÜL APAK 12S 29 9 26,75 12 6 10,50 7 7 5,25 2 2 1,50 50 24 44,00 273,663 57 72 106 106 439

73 0 YAREN SU YILMAZ 12E 28 9 25,75 10 4 9,00 10 4 9,00 48 17 43,75 272,597 14 73 107 107 443

74 0 AYÇA BİGE ÇELİK 12S 21 14 17,50 10 5 8,75 12 1 11,75 7 7 5,25 50 27 43,25 272,442 58 74 108 108 444

75 0 YAĞIZ TELLİLER 12S 26 13 22,75 11 8 9,00 4 2 3,50 10 9 7,75 51 32 43,00 272,180 59 75 109 109 447

76 0 NEHİR BODUR 12S 21 14 17,50 11 5 9,75 14 6 12,50 5 6 3,50 51 31 43,25 272,063 60 76 110 110 448

77 0 EGEMEN DÜZGÜN 12S 19 10 16,50 10 3 9,25 11 5 9,75 8 3 7,25 48 21 42,75 271,447 61 77 112 112 458

78 0 KAAN DAĞ 12S 18 11 15,25 3 1 2,75 14 2 13,50 12 5 10,75 47 19 42,25 270,712 62 78 113 113 467

79 0 FURKAN ÇİFTÇİ 12S 27 12 24,00 12 6 10,50 8 1 7,75 2 6 0,50 49 25 42,75 269,830 63 79 114 114 475

80 0 MEHMET TOPLAR 12E 24 14 20,50 9 8 7,00 15 4 14,00 2 5 0,75 50 31 42,25 268,443 15 80 115 115 482

81 0 İBRAHİM BOZDAĞ 12S 19 11 16,25 10 5 8,75 13 2 12,50 5 4 4,00 47 22 41,50 267,065 64 81 116 116 489

82 0 BERENSU KANGIRLI 12S 22 15 18,25 11 3 10,25 11 1 10,75 3 3 2,25 47 22 41,50 266,658 65 82 118 118 494

83 0 YUSUF OTURAK 12S 20 12 17,00 12 6 10,50 7 3 6,25 8 5 6,75 47 26 40,50 264,759 66 83 120 120 508

84 0 YAĞIZ DEMİRCİ 12S 27 13 23,75 7 13 3,75 8 10 5,50 10 10 7,50 52 46 40,50 264,735 67 84 121 121 509

85 0 EFE EMİR GÜNDÜZ 12D 23 16 19,00 14 4 13,00 9 3 8,25 2 6 0,50 48 29 40,75 264,093 3 85 123 123 517

86 0 SELMAN BURDURLU 12S 15 13 11,75 9 4 8,00 18 2 17,50 5 8 3,00 47 27 40,25 263,254 68 86 124 124 524

87 0 BEREN VURAL 12S 22 12 19,00 7 5 5,75 9 2 8,50 8 5 6,75 46 24 40,00 263,208 69 87 125 125 526

88 0 GÜLSE BARLIK 12E 24 12 21,00 11 6 9,50 6 3 5,25 6 7 4,25 47 28 40,00 262,660 16 88 126 126 529

89 0 HİLAL TEKİN 12S 22 16 18,00 12 5 10,75 10 10 7,50 6 9 3,75 50 40 40,00 262,614 70 89 127 127 531

90 0 EKİN KÜTÜK 12S 18 12 15,00 10 8 8,00 12 7 10,25 9 10 6,50 49 37 39,75 262,515 71 90 128 128 532

91 0 İREM ÜSTÜNDAĞ 12S 27 11 24,25 6 4 5,00 11 3 10,25 1 3 0,25 45 21 39,75 260,932 72 91 131 131 543

92 0 KEMAL KAĞAN SARAÇ 12D 24 10 21,50 14 5 12,75 3 1 2,75 4 7 2,25 45 23 39,25 260,049 4 92 132 132 549

93 0 AZRA KOCABAŞ 12S 20 16 16,00 12 4 11,00 12 2 11,50 3 12 0,00 47 34 38,50 257,427 73 93 133 133 574

94 0 SELİN LAYIK 12E 27 12 24,00 10 7 8,25 6 2 5,50 1 1 0,75 44 22 38,50 257,427 17 93 133 133 574

95 0 EMİNE ALCEYLAN 12E 22 7 20,25 11 2 10,50 6 2 5,50 3 4 2,00 42 15 38,25 257,063 18 95 135 135 579

96 0 MEHMET TUNCER 12S 21 12 18,00 10 6 8,50 12 2 11,50 43 20 38,00 255,902 74 96 136 136 584
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TANIM TYT 221 291 291 1193

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,3 11,5 18,43 9,3 5,6 7,92 9,6 2,9 8,85 4,5 4,9 3,28 44,7 24,8 38,48 255,890

Okul Ortalaması 21,2 11,8 18,28 9,0 5,9 7,47 7,8 3,2 7,04 4,5 5,4 3,17 42,5 26,3 35,96 247,320

KATILIMLAR

97 0 YADE NAZ TUFAN 12D 26 12 23,00 12 6 10,50 3 0 3,00 2 3 1,25 43 21 37,75 255,387 5 97 137 137 588

98 0 SELİN NARİN 12S 22 13 18,75 11 5 9,75 4 8 2,00 9 9 6,75 46 35 37,25 255,213 75 98 138 138 589

99 12 BEREN SU CANAL 12S 20 14 16,50 11 9 8,75 7 6 5,50 9 11 6,25 47 40 37,00 254,397 76 99 139 139 593

100 0 BİLGE TAVŞAN 12S 26 10 23,50 13 7 11,25 3 6 1,50 4 13 0,75 46 36 37,00 253,081 77 100 140 140 604

101 0 İSMAİL ENES UZUN 12S 23 8 21,00 9 6 7,50 4 0 4,00 5 4 4,00 41 18 36,50 252,343 78 101 141 141 607

102 0 FATMA ARABULAN 12D 31 9 28,75 8 4 7,00 1 0 1,00 40 13 36,75 252,045 6 102 142 142 609

103 0 EMİNE DEMİRKAPI 12E 26 10 23,50 7 8 5,00 6 1 5,75 3 5 1,75 42 24 36,00 250,308 19 103 144 144 621

104 0 MUSTAFA ASLAN 12S 24 11 21,25 10 5 8,75 3 1 2,75 4 4 3,00 41 21 35,75 249,936 79 104 145 145 628

105 0 AZRA GÜNDOĞDU 12E 27 11 24,25 8 10 5,50 1 3 0,25 6 2 5,50 42 26 35,50 249,673 20 105 146 146 631

106 0 NİLGÜN AZRA SARIÇALI12S 25 14 21,50 1 3 0,25 14 1 13,75 40 18 35,50 248,436 80 106 147 147 639

107 0 ÖZGÜR ÖZDEMİR 12S 22 11 19,25 9 1 8,75 9 3 8,25 1 7 -0,75 41 22 35,50 248,403 81 107 148 148 640

108 0 EREN UMDU 12S 24 14 20,50 9 5 7,75 6 1 5,75 5 15 1,25 44 35 35,25 248,085 82 108 150 150 645

109 0 ECRİN KOCABIYIK 12E 23 13 19,75 12 8 10,00 4 1 3,75 3 6 1,50 42 28 35,00 247,447 21 109 151 151 652

110 0 ELİF ÖZYURT 12S 22 12 19,00 6 3 5,25 10 0 10,00 2 5 0,75 40 20 35,00 247,239 83 110 152 152 654

111 0 DEFNE İREM ÇAKIR 12S 23 12 20,00 6 10 3,50 7 2 6,50 5 2 4,50 41 26 34,50 246,575 84 111 155 155 664

112 0 ŞÜKRAN DAĞDELEN 12E 27 13 23,75 10 7 8,25 5 8 3,00 2 9 -0,25 44 37 34,75 246,238 22 112 156 156 668

113 0 OKYANUS EGE GÜNDÜZ12S 21 13 17,75 9 7 7,25 7 3 6,25 5 8 3,00 42 31 34,25 245,590 85 113 157 157 674

114 0 DİLANUR BEGDE 12E 27 13 23,75 11 7 9,25 2 2 1,50 40 22 34,50 245,574 23 114 158 158 675

115 0 AYŞE USLU 12S 22 15 18,25 9 7 7,25 7 3 6,25 3 2 2,50 41 27 34,25 245,470 86 115 159 159 676

116 0 BERİL UMURKAN 12S 18 13 14,75 10 4 9,00 8 3 7,25 4 6 2,50 40 26 33,50 243,356 87 116 160 160 694

117 0 CEYDA TOPRAK 12S 20 17 15,75 8 7 6,25 8 4 7,00 6 8 4,00 42 36 33,00 242,179 88 117 163 163 707

118 0 ALİ ÇELİK 12S 20 16 16,00 7 7 5,25 5 1 4,75 8 5 6,75 40 29 32,75 242,044 89 118 164 164 709

119 0 ZEYNEP KESECİLER 12S 22 12 19,00 6 10 3,50 8 4 7,00 5 6 3,50 41 32 33,00 241,981 90 119 165 165 710

120 0 ARDA KAAN PINAR 12S 18 14 14,50 14 2 13,50 5 6 3,50 3 6 1,50 40 28 33,00 241,725 91 120 166 166 713

121 0 KEREM DEMİREL 12E 25 10 22,50 8 9 5,75 4 0 4,00 2 5 0,75 39 24 33,00 241,334 24 121 167 167 715

122 0 CEMRE CURA 12E 23 15 19,25 11 3 10,25 4 2 3,50 1 4 0,00 39 24 33,00 241,273 25 122 168 168 716

123 0 SELİN VATANSEVER 12D 26 14 22,50 7 12 4,00 4 4 3,00 6 11 3,25 43 41 32,75 241,140 7 123 169 169 717

124 0 AYŞEN AYVA 12E 20 8 18,00 11 6 9,50 4 1 3,75 2 2 1,50 37 17 32,75 240,889 26 124 170 170 719

125 0 BÜLENT ÇOLAKOĞLU 12E 19 12 16,00 12 5 10,75 5 4 4,00 2 1 1,75 38 22 32,50 240,261 27 125 171 171 722

126 0 NİSANUR YÜM 12S 20 9 17,75 7 4 6,00 6 3 5,25 4 3 3,25 37 19 32,25 239,781 92 126 172 172 726

127 0 YAĞMUR YÜCE 12D 25 14 21,50 9 8 7,00 2 4 1,00 3 2 2,50 39 28 32,00 238,830 8 127 174 174 737

128 0 İKRA KARADAĞ 12E 25 7 23,25 6 5 4,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 35 13 31,75 237,431 28 128 176 176 749

129 0 EKİN ZEYNEP AKSOY 12D 25 14 21,50 9 8 7,00 1 4 0,00 5 9 2,75 40 35 31,25 236,691 9 129 178 178 752

130 0 AYŞE NAZ SİRKECİ 12E 25 10 22,50 10 10 7,50 3 9 0,75 3 10 0,50 41 39 31,25 236,179 29 130 179 179 754

131 0 MİNA ÖNDER 12S 21 16 17,00 10 8 8,00 3 1 2,75 6 12 3,00 40 37 30,75 235,372 93 131 180 180 762

132 0 NAZ PEKÖZTÜRK 12S 21 18 16,50 9 5 7,75 5 2 4,50 4 8 2,00 39 33 30,75 235,155 94 132 181 181 765

133 0 BATUHAN DÜZGÜN 12S 19 8 17,00 5 3 4,25 9 1 8,75 1 1 0,75 34 13 30,75 234,829 95 133 182 182 766

134 0 TALHA UYKUN 12S 23 13 19,75 7 10 4,50 0 3 -0,75 8 7 6,25 38 33 29,75 233,084 96 134 184 184 774

135 0 EFE ALTIPARMAK 12S 20 11 17,25 10 7 8,25 5 2 4,50 1 4 0,00 36 24 30,00 232,509 97 135 186 186 779

136 0 ZEYNEP BEYLİK 12E 20 14 16,50 9 5 7,75 5 2 4,50 1 0 1,00 35 21 29,75 232,007 30 136 187 187 782

137 0 YELDA YILDIZ 12E 23 12 20,00 10 5 8,75 1 0 1,00 34 17 29,75 231,736 31 137 188 188 785

138 0 ERAY YILMAZ 12S 17 18 12,50 10 7 8,25 8 6 6,50 5 11 2,25 40 42 29,50 231,628 98 138 189 189 788

139 0 DEFNE DURUL 12D 21 19 16,25 9 6 7,50 5 3 4,25 2 2 1,50 37 30 29,50 231,388 10 139 190 190 790

140 0 EFE ÜNLÜ 12D 19 11 16,25 11 5 9,75 4 0 4,00 0 2 -0,50 34 18 29,50 230,968 11 140 191 191 792

141 0 HAMİDE AKÇAMAN 12D 23 13 19,75 12 5 10,75 1 1 0,75 0 7 -1,75 36 26 29,50 230,642 12 141 192 192 795

142 0 PELİN ÖZUĞUR 12S 23 12 20,00 7 5 5,75 3 3 2,25 3 7 1,25 36 27 29,25 230,518 99 142 193 193 796

143 0 ECRİN ÖMÜR ESİN 12E 22 13 18,75 9 4 8,00 2 1 1,75 1 2 0,50 34 20 29,00 229,666 32 143 194 194 805

144 0 EREN TAHA ÖZDEN 12S 22 14 18,50 9 9 6,75 8 9 5,75 2 16 -2,00 41 48 29,00 229,100 100 144 195 195 808
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TANIM TYT 221 291 291 1193

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,3 11,5 18,43 9,3 5,6 7,92 9,6 2,9 8,85 4,5 4,9 3,28 44,7 24,8 38,48 255,890

Okul Ortalaması 21,2 11,8 18,28 9,0 5,9 7,47 7,8 3,2 7,04 4,5 5,4 3,17 42,5 26,3 35,96 247,320

KATILIMLAR

145 0 ENBİYA TUNÇ 12S 16 15 12,25 11 3 10,25 5 0 5,00 3 8 1,00 35 26 28,50 228,451 101 145 197 197 815

146 0 NİDA BOZKIR 12E 21 13 17,75 10 7 8,25 3 4 2,00 1 3 0,25 35 27 28,25 227,436 33 146 199 199 820

147 0 EGE HAN EGİNLİ 12E 20 7 18,25 9 6 7,50 2 2 1,50 1 1 0,75 32 16 28,00 226,799 34 147 200 200 824

148 0 CEMRE KAYA 12E 20 11 17,25 7 7 5,25 4 2 3,50 2 2 1,50 33 22 27,50 225,495 35 148 201 201 834

149 0 SEDEF NAZ BURDUR 12E 22 18 17,50 11 8 9,00 2 7 0,25 2 5 0,75 37 38 27,50 225,366 36 149 202 202 836

150 0 NİSANUR SAĞLAM 12E 22 15 18,25 8 9 5,75 1 4 0,00 5 7 3,25 36 35 27,25 225,142 37 150 203 203 839

151 0 EYLÜL KURTKAN 12E 19 15 15,25 6 6 4,50 5 2 4,50 5 8 3,00 35 31 27,25 225,123 38 151 204 204 840

152 0 SELVİ MERCAN 12S 20 10 17,50 8 5 6,75 5 4 4,00 1 7 -0,75 34 26 27,50 225,007 102 152 205 205 841

153 206 MEHMET KARAN 12E 20 17 15,75 13 6 11,50 33 23 27,25 224,526 39 153 206 206 842

154 0 EMİNE TUĞÇE ÇELİK 12E 22 12 19,00 8 8 6,00 4 8 2,00 34 28 27,00 224,122 40 154 207 207 844

155 0 NAZLI SU OVALI 12E 21 13 17,75 11 6 9,50 0 4 -1,00 2 5 0,75 34 28 27,00 223,905 41 155 209 209 847

156 370 DAMLA BULAT 12E 22 17 17,75 9 10 6,50 3 1 2,75 1 4 0,00 35 32 27,00 223,704 42 156 210 210 848

157 0 DEFNE ÖZTÜRK     * 12S 17 7 15,25 8 7 6,25 4 1 3,75 2 2 1,50 31 17 26,75 223,346 103 157 211 211 851

158 0 TURGAY TÜRETKEN 12S 18 9 15,75 10 4 9,00 0 2 -0,50 4 7 2,25 32 22 26,50 222,804 104 158 212 212 856

159 0 MERYEM KÜBRA KAYA 12S 17 15 13,25 6 3 5,25 3 2 2,50 6 3 5,25 32 23 26,25 222,741 105 159 213 213 857

160 0 NUREFŞAN TAŞTEPE 12S 22 11 19,25 4 7 2,25 4 1 3,75 2 3 1,25 32 22 26,50 222,446 106 160 214 214 859

161 0 ELİF SAĞIR 12S 19 16 15,00 4 4 3,00 6 1 5,75 2 2 1,50 31 23 25,25 218,926 107 161 220 220 889

162 0 OĞUZHAN ÇAYGÖZ 12S 17 11 14,25 12 4 11,00 29 15 25,25 218,571 108 162 221 221 893

163 0 İREM NUR DÖNMEZ 12S 20 16 16,00 7 9 4,75 1 0 1,00 5 8 3,00 33 33 24,75 217,800 109 163 222 222 896

164 0 SÜMEYRA PAMUK 12E 22 10 19,50 7 7 5,25 1 6 -0,50 2 6 0,50 32 29 24,75 217,189 43 164 223 223 899

165 0 HİLAL ERBAB 12S 17 17 12,75 10 9 7,75 7 10 4,50 2 9 -0,25 36 45 24,75 217,165 110 165 224 224 901

166 0 ABDÜLKADİR TEKİN 12S 14 13 10,75 5 5 3,75 9 5 7,75 4 7 2,25 32 30 24,50 216,980 111 166 225 225 904

167 0 NİSA SU OVALI 12E 20 16 16,00 9 7 7,25 1 7 -0,75 3 5 1,75 33 35 24,25 216,087 44 167 227 227 907

168 0 ECRİN KIZILKA * 12E 23 17 18,75 8 9 5,75 3 5 1,75 0 7 -1,75 34 38 24,50 215,975 45 168 228 228 911

169 0 IRMAK ŞATIR 12S 18 10 15,50 6 2 5,50 2 0 2,00 2 3 1,25 28 15 24,25 215,964 112 169 229 229 912

170 0 ÇAĞLA ÇAĞLIYAN 12E 18 14 14,50 7 6 5,50 5 1 4,75 0 2 -0,50 30 23 24,25 215,592 46 170 230 230 914

171 0 ZEHRA DEDELER 12S 23 13 19,75 7 9 4,75 0 5 -1,25 4 13 0,75 34 40 24,00 215,041 113 171 231 231 916

172 0 BAHAR  KANON 12S 17 12 14,00 6 6 4,50 5 6 3,50 3 5 1,75 31 29 23,75 214,627 114 172 233 233 920

173 0 KAAN DEĞER 12S 20 10 17,50 8 7 6,25 28 17 23,75 214,198 115 173 234 234 926

174 0 ALPER ALPARSLAN 12D 19 13 15,75 7 9 4,75 3 6 1,50 2 3 1,25 31 31 23,25 213,026 13 174 235 235 934

175 0 KEREM MERTSOYLU 12S 18 13 14,75 8 5 6,75 1 0 1,00 2 5 0,75 29 23 23,25 212,954 116 175 236 236 935

176 0 CEYLİN ÖZDOĞAN 12S 16 18 11,50 12 7 10,25 1 5 -0,25 3 8 1,00 32 38 22,50 210,911 117 176 238 238 945

177 0 MELİHAPELİNZEYBEK 12E 22 18 17,50 8 10 5,50 2 3 1,25 1 11 -1,75 33 42 22,50 210,143 47 177 239 239 948

178 0 BURAK EFE CANKILIÇ 12S 17 11 14,25 4 2 3,50 3 2 2,50 3 5 1,75 27 20 22,00 209,492 118 178 241 241 957

179 0 İBRAHİM EGE FİLİZ 12S 15 6 13,50 4 5 2,75 0 2 -0,50 6 1 5,75 25 14 21,50 208,924 119 179 242 242 959

180 0 ENES KUMRULAR 12S 15 6 13,50 2 4 1,00 6 2 5,50 3 5 1,75 26 17 21,75 208,745 120 180 243 243 961

181 0 MUSTAFA SAYIN 12S 8 19 3,25 4 1 3,75 13 5 11,75 5 9 2,75 30 34 21,50 208,442 121 181 244 244 964

182 0 FURKAN AKSU 12E 19 18 14,50 7 8 5,00 3 5 1,75 29 31 21,25 206,921 48 182 245 245 975

183 0 AYŞEN EYLÜL ESEN 12D 15 22 9,50 9 10 6,50 6 14 2,50 5 10 2,50 35 56 21,00 206,848 14 183 246 246 977

184 0 CEVDET EGE CİVAN 12S 14 18 9,50 8 10 5,50 8 10 5,50 3 10 0,50 33 48 21,00 206,392 122 184 247 247 979

185 0 MEDİNE İNAL 12S 15 15 11,25 5 3 4,25 5 4 4,00 4 11 1,25 29 33 20,75 205,783 123 185 248 248 987

186 0 YAĞMUR İĞİDİR 12D 19 13 15,75 8 7 6,25 0 5 -1,25 27 25 20,75 205,451 15 186 249 249 990

187 0 HİRANUR GÜLÜMSER 12E 15 12 12,00 8 10 5,50 5 8 3,00 28 30 20,50 205,443 49 187 250 250 992

188 0 BURAK ÖRSCÜ 12S 14 13 10,75 9 9 6,75 3 3 2,25 2 6 0,50 28 31 20,25 204,190 124 188 253 253 1003

189 0 PINAR KARAKAŞ 12E 17 17 12,75 8 10 5,50 1 0 1,00 2 5 0,75 28 32 20,00 203,467 50 189 254 254 1009

190 0 ALPER YARDIMCI 12S 14 11 11,25 9 3 8,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 24 18 19,50 201,726 125 190 255 255 1022

191 0 BARAN AKBOĞA 12S 18 22 12,50 9 11 6,25 3 9 0,75 3 13 -0,25 33 55 19,25 201,062 126 191 256 256 1025

192 0 YAĞIZ KATMER 12S 17 12 14,00 4 9 1,75 2 1 1,75 3 6 1,50 26 28 19,00 200,644 127 192 257 257 1027
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TANIM TYT 221 291 291 1193

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,3 11,5 18,43 9,3 5,6 7,92 9,6 2,9 8,85 4,5 4,9 3,28 44,7 24,8 38,48 255,890

Okul Ortalaması 21,2 11,8 18,28 9,0 5,9 7,47 7,8 3,2 7,04 4,5 5,4 3,17 42,5 26,3 35,96 247,320

KATILIMLAR

193 0 BATUHAN TOKGÖZ 12S 18 16 14,00 6 3 5,25 0 4 -1,00 2 5 0,75 26 28 19,00 200,517 128 193 258 258 1028

194 0 EMRE KURU 12S 19 14 15,50 6 8 4,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 26 29 18,75 199,635 129 194 259 259 1031

195 0 MELEK KAPLAN 12E 14 8 12,00 7 4 6,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 22 14 18,50 198,874 51 195 261 261 1039

196 0 DENİZ PEKER 12E 17 14 13,50 7 8 5,00 1 6 -0,50 25 28 18,00 197,319 52 196 262 262 1043

197 0 BERAT SARI 12S 9 10 6,50 7 8 5,00 4 4 3,00 4 4 3,00 24 26 17,50 196,755 130 197 263 263 1044

198 0 ENES ŞIKTAŞLILAR 12S 14 15 10,25 7 11 4,25 4 4 3,00 2 8 0,00 27 38 17,50 196,014 131 198 264 264 1046

199 0 EYLEM IŞIKLI 12E 13 17 8,75 7 7 5,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 24 26 17,50 195,996 53 199 265 265 1047

200 0 BEYZA ÜNAL 12E 14 9 11,75 8 8 6,00 1 1 0,75 2 12 -1,00 25 30 17,50 195,786 54 200 266 266 1049

201 0 BİRÇE *MU 12E 19 17 14,75 4 9 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 23 29 15,75 190,734 55 201 267 267 1070

202 0 MELİKE ER 12S 15 20 10,00 7 11 4,25 1 4 0,00 2 5 0,75 25 40 15,00 188,872 132 202 268 268 1073

203 0 YAĞMUR KARAGÜLLE 12S 13 7 11,25 4 2 3,50 0 5 -1,25 17 14 13,50 184,009 133 203 271 271 1097

204 0 EBRAR YILDIRIM 12E 13 19 8,25 7 7 5,25 2 10 -0,50 3 12 0,00 25 48 13,00 182,895 56 204 272 272 1101

205 0 NEHİR ÇAĞLIYAN 12E 15 18 10,50 4 10 1,50 0 3 -0,75 3 8 1,00 22 39 12,25 180,843 57 205 273 273 1106

206 0 BURAK TEKEÇİ 12S 9 8 7,00 4 6 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 17 20 12,00 180,517 134 206 275 275 1108

207 0 BELİNAY KURTKAN 12S 14 15 10,25 3 8 1,00 3 9 0,75 20 32 12,00 180,055 135 207 276 276 1110

208 0 EDA MANDUZ 12E 12 11 9,25 3 3 2,25 1 7 -0,75 1 1 0,75 17 22 11,50 178,623 58 208 277 277 1116

209 0 EYLÜL KURTOĞLU 12S 1 1 0,75 6 8 4,00 8 8 6,00 2 6 0,50 17 23 11,25 178,001 136 209 278 278 1118

210 0 YAĞIZ ATAŞ 12E 11 16 7,00 4 13 0,75 2 4 1,00 2 3 1,25 19 36 10,00 174,368 59 210 279 279 1130

211 0 ZEKİ CAN YILDIZ 12E 6 7 4,25 3 9 0,75 5 2 4,50 0 1 -0,25 14 19 9,25 171,886 60 211 280 280 1135

212 0 MURAT ERTÜRK 12S 3 17 -1,25 6 8 4,00 3 5 1,75 6 7 4,25 18 37 8,75 171,556 137 212 281 281 1136

213 0 OĞUZHAN TOKGÖZ 12S 8 18 3,50 1 6 -0,50 3 7 1,25 4 7 2,25 16 38 6,50 164,397 138 213 283 283 1147

214 0 ÖZNUR TOPRAK 12D 6 7 4,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 7 10 4,50 158,029 16 214 284 284 1161

215 0 YASİR EFE İNCE 12S 4 2 3,50 4 2 3,50 155,184 139 215 285 285 1167

216 0 TUĞBA YALÇINKAYA 12E 12 27 5,25 2 8 0,00 0 8 -2,00 2 11 -0,75 16 54 2,50 152,002 61 216 286 286 1172

217 0 ARDA KAYA 12D 1 0 1,00 1 0 1,00

218 0 BERAT KORKMAZ 12D 0 0 0,00

219 0 RECEP ERBAB 12D 0 0 0,00

220 0 IRMAK YAŞAR 12D 0 0 0,00

221 0 İLKSEN ÇOBAN 12D 0 0 0,00
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TANIM TYT

213,026 78,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ALPER ALPARSLAN 120 31 31 58 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(934.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 174 235 235 934 % 78,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 13 8 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DDCdaceCacDE  E  C    EAaDcbbcBDCDDEaCcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız eDed  bCeaDBac E CDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 6 21 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız b    C   bE  e C  e  a  a               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız         d    c EB  d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

0,000 98,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ARDA KAYA 120 1 0 119 1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1177.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 217 287 287 1177 % 98,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız              D      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

KLASİK MANTIK 1 0 0 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 2 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

206,848 81,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AYŞEN EYLÜL ESEN 120 35 56 29 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(977.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 183 246 246 977 % 81,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 22 3 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DeCbaaebecDEaDdbAedd  EAaD cbaBDCDDaaCce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız ADeaDcdCaabBacdE CDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 12 13 2,00 % 7

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 6 14 20 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız a aeAde    d cB d    EBcCeb c aA    e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız ecdE aAbc  e D EebBd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 4 0

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 1 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

0,000 98,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
BERAT KORKMAZ 120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1177.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 217 287 287 1177 % 98,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

KLASİK MANTIK 1 0 0 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 2 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

231,388 66,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
DEFNE DURUL 120 37 30 53 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(790.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 139 190 190 790 % 66,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 19 0 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CbCdEDDCDBeEbaDaAEdAbedbCbcBEDcaabccCCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız e CDdEa a   bBDADCdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız      C E   B      c  Dc cA              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız  a    D  c  B       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 3 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

284,804 29,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
DENİZ AKGÜN 120 52 17 51 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(348.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 49 73 73 348 % 29,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CACCEDDCDBBdD DaAEEAbcC CEDBEDcCaAbECCDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız eceDeED aEBECBDADCBE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız      C E       A   a   CA               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız    E  DD    c     db

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

264,093 43,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EFE EMİR GÜNDÜZ 120 48 29 43 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(517.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 85 123 123 517 % 43,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CAeCaDDCDBBEacDBAEbAdBCb beBcDcCaAccdCDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız edCDAEeC  BEaBDADCBE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız      a EB B  C bC b    CAA   B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız d  b  DD c b bd     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 3 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 1 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

230,968 66,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EFE ÜNLÜ 120 34 18 68 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(792.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 140 191 191 792 % 66,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 11 10 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız eDCCEbAadccEB     B   EA a DbeBDbDDECbAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız ADeaD  CaEDB  BEdCeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız     AC      C   E                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız a                 a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

236,691 63,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EKİN ZEYNEP AKSOY 120 40 35 45 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(752.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 129 178 178 752 % 63,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DDCbaDAaCcaEecbdACddA bABDbDEBBDCbDECCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız dDCae  beaDBaaBE CDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız   edbC                         d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız DdeEdcbb E c D E  cd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

252,045 51,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
FATMA ARABULAN 120 40 13 67 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(609.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 102 142 142 609 % 51,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CACCEDDCDBBdDaDBAEEAbBCACbDBEDcaaAccCCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız D CDAa      aBD     Ecc E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız        E                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

230,642 66,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
HAMİDE AKÇAMAN 120 36 26 58 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(795.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 141 192 192 795 % 66,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CbCCaDDCDBBEbcDBAbdA    bbaBEDceaADdCCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız D bDAaDd  BEaBDADCdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız                        Cc               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 7 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız  c   ebe    d c    d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

0,000 98,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
İLKSEN ÇOBAN 120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1177.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 217 287 287 1177 % 98,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

KLASİK MANTIK 1 0 0 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 2 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

0,000 98,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
IRMAK YAŞAR 120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1177.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 217 287 287 1177 % 98,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

KLASİK MANTIK 1 0 0 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 2 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

260,049 46,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
KEMAL KAĞAN SARAÇ 120 45 23 52 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(549.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 92 132 132 549 % 46,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız eddCEDDCDBBEa eaAEEACB     eEDeCaAcECCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız DcCDAaDC cBaCBDAbCBE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız      C E          E                a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız    a  bDCAdacc   Bc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 2 0 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

279,885 32,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NAİLE NUR ÜLKER 120 49 11 60 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(390.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 62 88 88 390 % 32,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CACCdDDCDBBED DBAbEA eCACbDeEccC ADECCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız    DAaD C B aBDADC E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız D    C EBb B    C        A         d   C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 0 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

158,029 97,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ÖZNUR TOPRAK 120 7 10 103 4 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1161.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 214 284 284 1161 % 97,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 7 27 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız C   dD   B   b     c d   bc E     e  C D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız ca          b            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız                          A              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 0 33

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 3 1 38

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

KLASİK MANTIK 1 0 0 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

0,000 98,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
RECEP ERBAB 120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1177.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 217 287 287 1177 % 98,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

KLASİK MANTIK 1 0 0 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 2 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

241,140 60,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
SELİN VATANSEVER 120 43 41 36 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(717.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 123 169 169 717 % 60,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DDCCbDbCacDEBebCeCBdAEbABDcDddBDCDDEdCeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 12 1 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız cDbdcab eaDBbaBEdCeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız    A Ce     d d         C   c C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız Dcdd edDdbaeCDe  DBd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

255,387 49,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
YADE NAZ TUFAN 120 43 21 56 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(588.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 97 137 137 588 % 49,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CbCCEDDdDBBEDcDBAE AdBCd beBEDcdCADEdCab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız edCDAaeCb B bBDADCBE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız        EB B                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız  d    DD   b b      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 2 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

205,451 82,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
YAĞMUR İĞİDİR 120 27 25 68 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(990.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 186 249 249 990 % 82,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 13 8 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CACCdDDCDBebD DaAb       EDBcccaCAcEdCae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız c  DAaD b dd BDAeCdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 5 25 -1,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 5 35 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız    c  c     b     d     b               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

238,830 61,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
YAĞMUR YÜCE 120 39 28 53 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(737.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 127 174 174 737 % 61,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DDCCccACdccEBbadACdbAdEbBD DdBBDCDDECCbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız ADeEc a DaDBa eEdCeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız     AC               c         de b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız D       dE   D     d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

236,179 63,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
AYŞE NAZ SİRKECİ 120 41 39 40 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(754.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 130 179 179 754 % 63,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız a CbEcACdeDEBaE A d A EABDDcbBBDCDDECCbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız AaCdccCbDaDBddcEdCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 9 18 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 9 28 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız b d A cbcade ABd                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız DebcaacD E e  b e  d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 2 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

240,889 60,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
AYŞEN AYVA 120 37 17 66 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(719.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 124 170 170 719 % 60,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 8 12 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DDCCEcAaa cEBDE b   A EABD  dBB C D  Ced

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız ADCED   babBCaBEdCeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız  E A  e   E                     B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız b       B         Bd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 1 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 1 25

Paragrafın Yorumlanması 8 3 2 38

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

280,570 32,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
AYŞENUR SOYDAL 120 51 19 50 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(382.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 60 86 86 382 % 32,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CbCCEDDeDBBEDeeBAa AeBCAbbDBEDcCaAeEeCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız D  eeaa   B bBDAeC E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 14 1 25 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız     DC E      B C E  D  AAaE B   CA    C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız        D A  B       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

249,673 52,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
AZRA GÜNDOĞDU 120 42 26 52 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(631.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 105 146 146 631 % 52,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DDCCE AaedDcBcECACedAEbABD DbaBDCDDECCdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız de  DdCeeaeBbdBEcCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız  b  bC                  b               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız D C  a D E   D E   c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 0 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

275,812 35,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
B BAYTÖRE DEMİR 120 50 21 49 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(423.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 67 100 100 423 % 35,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız  DaCE AadcDEeaE eCBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız AeC  d  adDBCdBE CDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız    A C D aE  A   B   c  a       B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız Dc c    cb   DC   dd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 0 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

195,786 87,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BEYZA ÜNAL 120 25 30 65 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1049.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 200 266 266 1049 % 87,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 9 17 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız bbCCdDDCDBaED DaAE       da EDae        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız ca bAa eC ecCBDAeC E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız        E   a                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 12 6 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız edCdeeb  c acad eB  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

190,734 89,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BİRÇE *MU 120 23 29 68 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1070.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 201 267 267 1070 % 89,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 17 4 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CdCCEbDdDBadDaD bb AdBCAbbaBEDdCd cadC D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız D  bAcb  c a eb eCdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız c    b                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız       a             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0

KLASİK MANTIK 1 0 1 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

240,261 60,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BÜLENT ÇOLAKOĞLU 120 38 22 60 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(722.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 125 171 171 722 % 60,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 12 9 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız eDC  DAaCdcEcaE  Cc A EAae DbdaDCDDEC  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız dDC D eCeEDBabBE CDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız   a ACA  b           c  C      e A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız b       B      E    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 0 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 5 1 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

215,592 76,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ÇAĞLA ÇAĞLIYAN 120 30 23 67 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(914.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 170 230 230 914 % 76,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CcCCEDbdDBBED b AE Add  bcce DeC AcadC D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız D  D ae  a baBDAeC E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız a            C  C      C AB             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız       a  b          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 1 33

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

241,273 60,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
CEMRE CURA 120 39 24 57 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(716.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 122 168 168 716 % 60,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CdCCEDDCDBddbeDBAbcACcC bbcBEDBdaAb CCDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız D CDAae d B  BDADC E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız      a E     C         CdA              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız  Bd     d    cd     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

225,495 69,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
CEMRE KAYA 120 33 22 65 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(834.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 148 201 201 834 % 69,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 11 9 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız D CdacACCdDEe bb    A aABDacEBBbCDD CC C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız AD ac a aaDBb  b CDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız   cA C         C a   E                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız D          c      dA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

Paragrafın Yorumlanması 8 5 1 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TANIM TYT

223,704 71,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  370
DAMLA BULAT 120 35 32 53 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(848.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 156 210 210 848 % 71,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 17 1 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız bDbdabACaBDEacbadCBdA bABDcDdBBDCcDECCeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız cDCdcd eaaDBCEdEdCeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız b BA        C                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız b      c   A  d    b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 2 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

197,319 87,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
DENİZ PEKER 120 25 28 67 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1043.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 196 262 262 1043 % 87,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 14 9 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CeCCEDDbDBBEa b AE  ddCb c  Ea dabcaCC D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız DadD abbecB   DAaC E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız bd  eca  c         C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 2 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 0 0 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

245,574 56,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
DİLANUR BEGDE 120 40 22 58 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(675.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 114 158 158 675 % 56,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız bDCCaDACdcccBcECACedAcEABDcDEeBDCDDEaCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız dDC Db daaDBaEBEaCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız aa  AC                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 0 3 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

283,295 30,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
DİLEM KARAKAYA 120 54 27 39 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(363.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 55 81 81 363 % 30,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız dACCEDD DBBdb DBeEEACeCeebDBEacdaADaCCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız D bDecaCaEeEaBDADCdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 15 1 24 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız        E   d    C EC D  AABE     CACAB C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız  d       A  c dB Bbe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 1 33

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

182,895 92,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EBRAR YILDIRIM 120 25 48 47 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1101.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 204 272 272 1101 % 92,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 19 8 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız e Cd cdCCdccccE     c dbdDDbEBBedDDcCCba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız dad DE eaaDB   E CbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 8 20 0,00 % 0

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 2 10 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız e  eea   dd  A      cE       b c b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 3 12 5 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız Dcecdaea a eCDa e  d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

215,975 76,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ECRİN KIZILKA * 120 34 38 48 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(911.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 168 228 228 911 % 76,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 17 0 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DDCdcbACddDEBebdACebAbbABDebdBBcbDDECCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız eDCaDdbeccDB   EcCDb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız ca AA  D  d a a                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 7 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız ac    ba   b   b   b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

247,447 54,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ECRİN KOCABIYIK 120 42 28 50 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(652.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 109 151 151 652 % 54,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DDC aDAeCcccBcc e B AEEABDDbdBBcCbDECCeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız AbCacdbCDEDBaaBEcCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız D  AACd                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız Dd b aca E   Dd     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

229,666 67,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ECRİN ÖMÜR ESİN 120 34 20 66 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(805.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 143 194 194 805 % 67,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CdCdEDDCDBebaDDBbE AC C Cb B aeeaAcEdCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız DaCDdae   B  BDA C E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız        E           d   C                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız        D   a       b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 0 3 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 1 33

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

178,623 93,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EDA MANDUZ 120 17 22 81 11 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1116.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 208 277 277 1116 % 93,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 11 17 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız Ccd EDDCbB ED D e        be c eCaAcc C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız D  Ddae            E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 7 22 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 7 32 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız b    b E          c  e bb e             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız        D           d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 0 50

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

KLASİK MANTIK 1 0 0 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 2 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

226,799 69,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EGE HAN EGİNLİ 120 32 16 72 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(824.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 147 200 200 824 % 69,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 7 13 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CACCEDD DBBED D  E  b C   aBEccda cE CD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız eEdDAaae  B  B ADCdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız        EB       e  b                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız       D       d     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

303,921 19,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELANUR ORUÇ 120 60 23 37 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(232.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 30 49 49 232 % 19,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız bDaCEcAaacDEBDECACBbAEEABDDbdBBDCDDECCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız eDa DdCCDEDB EBEBCaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 1 29 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız D BAAC    bAC         B C     C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız De a a  cb bCDbaB Bd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

325,186 12,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELANUR YILDIRIM 120 65 15 40 61 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(146.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 16 34 34 146 % 12,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DDCCccACdcDEBDEdACBdA EABD DEBBDCDDEdCcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız ADC c   eEDB EBEBCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 1 15 13,75 % 46

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 15 2 23 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız DEeAAC D CE CABC       BC         eA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız D       Bb A DbEB Bd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

257,063 48,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EMİNE ALCEYLAN 120 42 15 63 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(579.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 95 135 135 579 % 48,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 7 11 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CcCCEDDC BBED D Ab A  eAbE BEc d  a CCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız D CDAE    a aBDADC E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız      C  e      AC    e CAA              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız b    aDD   b      Eb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

250,308 52,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EMİNE DEMİRKAPI 120 42 24 54 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(621.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 103 144 144 621 % 52,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız bACdEDDCDBBED DBeE ACB  bEeBEDcdaAbcCCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız b  Deac   BbdBDAeCdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız      a E        C E    CAA              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız       Dc A    dBa db

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

224,122 70,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EMİNE TUĞÇE ÇELİK 120 34 28 58 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(844.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 154 207 207 844 % 70,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız dbCCdDDCDBBbD D AEEA de ea BEcdCCADadC D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız c  DAdb adBdbBDAeC E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız bcCb cD  d    AcDda 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TANIM TYT

195,996 87,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EYLEM IŞIKLI 120 24 26 70 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1047.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 199 265 265 1047 % 87,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 17 10 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız  bC acbaCc ceeab dcdA EAaD DbaBDC DEC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız dD  D b eaDB a EdCaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız    A C         b    B        D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız               d     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 1 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 4 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

225,123 70,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EYLÜL KURTKAN 120 35 31 54 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(840.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 151 204 204 840 % 70,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız bDCdabdaCdDbBcEb    A bAaD DEaBDCDDECCbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız dea D   DabB   EdCD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız     AC   C     a        C    bC         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız DdCd ac  EC  Db d ae

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

206,921 81,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
FURKAN AKSU 120 29 31 60 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(975.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 182 245 245 975 % 81,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 18 3 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız aACCaDDacBdbDDDBcE A Be CaedEbBCaccEdCbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız D ebAaeed a  BDAcC E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız b    a Ee           d   AAa             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

262,660 44,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
GÜLSE BARLIK 120 47 28 45 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(529.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 88 126 126 529 % 44,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DDCdEDACCcDEeDb ba dA EAdD cbBBDCDDECdbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız eDC eE  caDBaEBEdCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız  EaAAC  d        B  cE                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız De a d e b A DdEa BA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 2 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TANIM TYT

316,983 15,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
GÜLZEHRA UYSAL 120 63 18 39 58 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(181.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 19 38 38 181 % 15,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CACdEDDbDBBED DBAEEAdBCAbEeBEDcdaAcEdCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız c bDAEb  EB CBDADCdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 16 2 22 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız       BE   B  BAC Ea   C AaED    CA AB C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız       DD A  d dB BE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

292,754 24,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
H BEDİRHAN ALACA 120 55 19 46 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(294.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 43 63 63 294 % 24,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DDCaEceCdcaEBe C CB   EABD bEBaDeDDEdCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız eDCED  CeaaBCEBEBCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 13 2 25 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız a B ACA  CE C B bB   E          B  AC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız D       BE Ad   B  c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

205,443 83,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
HİRANUR GÜLÜMSER 120 28 30 62 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(992.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 187 250 250 992 % 83,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 12 13 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız  aCCEa aacc  c b CB      D bEBBDCaDdCCeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız daede d eacBCEBEdCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız adCEbae      D bBaBd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

237,431 62,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
İKRA KARADAĞ 120 35 13 72 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(749.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 128 176 176 749 % 62,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CACCEDDCDB EDcDBAE A d   EeB bcCCAaaCC D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız D  Deae   B acDA C       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız        E              AC A              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız       b             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 1 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 0 1 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

275,919 35,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
İNCİ NUR KÖKSAL 120 48 14 58 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(422.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 66 99 99 422 % 35,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız bDCCEcAaCccEBea A BdA EABDDDdBBDCDDECCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız AeC D  e EDd EBE CDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız e BAdC D                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız        D     D E  BA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 0 1 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TANIM TYT

241,334 59,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
KEREM DEMİREL 120 39 24 57 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(715.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 121 167 167 715 % 59,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DDC  DAadcDEccbbA BdA EABD cdBBDCDDECCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız eDeaDd  aEDBa dEdCbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız   B  C        B               C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız be    b  E   Db    d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 0 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

275,700 35,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
MEHMET ALİ LAYIK 120 49 17 54 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(426.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 68 101 101 426 % 35,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CbCCEDDCDBBEacDaAEEA dC  EcBED CCAaECCDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız ebCDAEaC dBEaBDAeCcE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 1 31 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız     DC cBE        E    CAA              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız        D      d     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

224,526 70,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  206
MEHMET KARAN 120 33 23 64 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(842.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 153 206 206 842 % 70,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 17 3 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CcdCEDDaDadEDcD Ab A BCACbceccdCCAaadCDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız DECDAaDCd BaadDAbCBE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 0 1 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

268,443 40,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
MEHMET TOPLAR 120 50 31 39 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(482.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 80 115 115 482 % 40,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız eDCCabAadcDEBDbbdCe A aABDDbEBBDCDDECecC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız ADb  Ea acDBCcdEcCaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız D BAACA  aE e BCEBBE c aC    D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız Da b de  E c        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 1 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

198,874 87,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
MELEK KAPLAN 120 22 14 84 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1039.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 195 261 261 1039 % 87,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 8 18 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CAC aDDb e ED DBAE      bbD E Be  a    e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız    DAaD   d  eDAeC E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız      a                 C                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız    a                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 1 25

Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 0 1 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

299,834 21,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
MELİH GÜNEŞ 120 59 25 36 52 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(255.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 36 55 55 255 % 21,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DDCaEcbCacDEBDbCACBdAbEeBe cbBBDCDDECCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız eDbcDE CeEDBCbBEBCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız  EaAAC   dE CABC d    BBC     C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız D    a  cb A DbEB  d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

210,143 79,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
MELİHAPELİNZEYBEK 120 33 42 45 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(948.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 177 239 239 948 % 79,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 18 0 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CbCadDadaBBdDcDaAEEACdCAbbbecDBCaADaeCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız Daebe D bcBEaBaAeCcE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız b    aB                aA               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 1 11 8 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız ed   eDeae   cd  dcd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 3 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

303,163 19,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
METİN ALMACIK 120 61 29 30 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(235.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 31 50 50 235 % 19,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DDCCEDAaddaEBDb bCBbA bAaDcDEeBDCaDECCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız AeabeEaCDaDBCEBEBCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız   a cC De E C  CEd EBE BC  A  Cc   A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız Dc E ae B dACDCa   c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 2 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

223,905 71,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
NAZLI SU OVALI 120 34 28 58 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(847.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 155 209 209 847 % 71,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CACCEDaCDBabDDDaAE d B   baBcacCCAca aDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız Dd DAaa CcBEbBDAaC E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız         e    bd        a                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız  d   dac A   aA     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TANIM TYT

180,843 92,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
NEHİR ÇAĞLIYAN 120 22 39 59 12 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1106.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 205 273 273 1106 % 92,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 18 7 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız e CCaceCCecd aba CcdA bb e DEaBDCDDEaCb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız dee e abea B a E CbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız         ed              a               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız ac b a b EC   bde  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 0 3 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TANIM TYT

227,436 68,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
NİDA BOZKIR 120 35 27 58 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(820.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 146 199 199 820 % 68,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız  DaC cACCecEeDbbAC  AbEAaD  dBBbCDDECdeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız ADbdcb  aaDBbEBE CDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız    dA    aE                  aC e       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız D        b    b    d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

216,087 76,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
NİSA SU OVALI 120 33 35 52 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(907.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 167 227 227 907 % 76,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DDCaacAadecEBcbbAdB A dA DcDEe DCaDECCcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız ADd Dc  aEDd cBEdCeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 6 23 -0,50 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 7 32 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız   c  d    E   d      c  a    e       a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız D    ccD   e  aE   d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 0 1 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

225,142 70,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
NİSANUR SAĞLAM 120 36 35 49 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(839.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 150 203 203 839 % 70,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DbCeaDACdccEBeEd CB AEdAaa DbaBDCDDECCea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız bDdac aCacDB a EdCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız b                       a    eC      c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız DB  b  Dda e DC  edb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

286,102 28,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
NURİYE ÖZCAN 120 55 27 38 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(340.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 47 71 71 340 % 28,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DDCCEDAaCcaEeebbACBdAEEABDeDEdaDCDDECCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız ADCcDEdeeaDBa BEdCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız  E A CA  dE C B  B   c  C     C B d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız Dc      B    bdc cBc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

203,467 84,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
PINAR KARAKAŞ 120 28 32 60 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1009.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 189 254 254 1009 % 84,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 17 6 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DDCCacACedDEB   b d c EeaDcbEadbCDbdCCbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız dba Dd CaaDBdcBEdCeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız    A                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız D   bcb     ac     A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 3 5 38

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TANIM TYT

225,366 70,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SEDEF NAZ BURDUR 120 37 38 45 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(836.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 149 202 202 836 % 70,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 18 0 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CeCCEDDCDBaEbeaaAbEAeaCAacaBEDcCaAccCdbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız DaCeAaaeaEBd BDADCdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 7 21 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 7 31 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız        cc aeEd b       C b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız eadEeeD             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 2 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

257,427 48,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SELİN LAYIK 120 44 22 54 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(574.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 93 133 133 574 % 48,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CACCEDeCDBeEDcDBeEEAdBCAbb eEccCaADEbCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız e CbAac C aEaBDADCcE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız      C E   B    C  a   C A  b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız        D d          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

302,116 20,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SUDE ÇAM 120 61 30 29 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(243.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 33 52 52 243 % 20,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CACCEDDaDBBdDeDBAEdAdBCAbEDBEDcCaAccCCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız D CDdaa a eECBDADCdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 6 10 12,50 % 42

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 15 8 17 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız      CcEBE B dBbC EaeD CAAaED    b  A c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız    d  DD e aBecB BEb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

246,238 55,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ŞÜKRAN DAĞDELEN 120 44 37 39 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(668.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 112 156 156 668 % 55,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CeCaaDDCDBBEDDDaAEEAbaCAdEbecDcCaADECCaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız DECDAaadead  BDAeC E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 7 18 3,25 % 11

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 8 27 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız      b c        C Ea D CdAebb    b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız ba   cbDa  bdcd   E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

217,189 75,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SÜMEYRA PAMUK 120 32 29 59 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(899.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 164 223 223 899 % 75,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 10 8 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DDCCaDACC D ecb  deC  cABD b aBDCDDECCbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız de aDcb  EDBb  EdC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 6 23 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız b c dC   d           a  a               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız a a a c      D E bc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 0 33

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

152,002 98,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
TUĞBA YALÇINKAYA 120 16 54 50 2 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1172.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 216 286 286 1172 % 98,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 27 1 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DeCaabACedcbecbe CBddEceccbcbBBaCbcdCedC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız eDaac eCaa          a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 7 23 -1,75 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 8 32 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız ba b  cbdd                       d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 11 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız aded ddc   A adbc  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 2 6 25

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

KLASİK MANTIK 1 0 0 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TANIM TYT

174,368 94,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
YAĞIZ ATAŞ 120 19 36 65 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1130.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 210 279 279 1130 % 94,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 16 13 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız abCddeAbedaEBDaCACBecEaba      D     e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 13 3 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız eDbEbcbaeceeCae  d A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız  E   Cd     b  a                 c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız a ad     E A        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 0 33

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 1 1 13

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0

KLASİK MANTIK 1 0 1 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

272,597 37,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
YAREN SU YILMAZ 120 48 17 55 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(443.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 73 107 107 443 % 37,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CeCCEDDbDBBEDcD AaEAbB ACbeBEacCCADECC D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız D CDdEa   B aBDAeC E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız      a EBb B C  CbEC    AA  D    b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

231,736 65,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
YELDA YILDIZ 120 34 17 69 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(785.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 137 188 188 785 % 65,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız eDCabDACa ccBcbb CB A EABD adeBDCDDECCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız dDb D   DEDB EcEdCeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız    A                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

171,886 95,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ZEKİ CAN YILDIZ 120 14 19 87 9 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1135.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 211 280 280 1135 % 95,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 7 27 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız b    D   c   cEdACB           e C  d d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız AabcebdCaa Bb            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız    AdCc   E C B                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız a                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 0 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 0 33

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

232,007 65,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ZEYNEP BEYLİK 120 35 21 64 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(782.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 136 187 187 782 % 65,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 14 6 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız eDCd cAaCdaEcDbd    A EABDcadBBDCDDEddAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız eDC e   aaDBa BE CDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız  aB  C   C         c  B C               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız D                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

216,980 75,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ABDÜLKADİR TEKİN 120 32 30 58 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(904.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 111 166 225 225 904 % 75,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 13 13 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız bACCcDedDBeda Da a A B  b De  c C c CC D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız c  Ddae      B AcC E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız      b       CB C b d  CA  E       bABcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız bBCb  DD c bc  c   d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 1 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 2 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

396,294 1,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AHMET YUSUF YİĞİT 120 91 23 6 85 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 2 2 12 % 1,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız bDaCEc CCcbEBDECACBCAEEABD bbBBDCDDECCcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız ADC c aCaEDBCEBEBCeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 1 1 27,75 % 93

Geometri 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Matematik 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız DEBAACcDBCEACABCEBBEBEBBCDEA DCABbCACcEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız DdCb BbDBbbACDCEaDBd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

242,044 59,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALİ ÇELİK 120 40 29 51 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(709.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 89 118 164 164 709 % 59,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CbCCdDDbbBBbDeD eEbAddC dbDB DcCabaECC D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız  aeDeE a aea BDA  BE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız      C E     C  C E                    a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız b CECeD C dE   B aEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 2 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 2 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

384,079 2,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALİ OKTAY ATAR 120 87 24 9 81 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 9 9 34 % 2,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız bDCCEcAaCcbEBebCACBCAEEbBDcDEBBDCDDECCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız ADbacECCeEDBbEBEBCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 2 7 20,50 % 68

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 28 3 9 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız DEBAACADBCE CAB  B c cBBCDEA  CABACACc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız DBedCabDBbeACDCEBDBd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

324,612 12,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALP EMRE TEZEL 120 70 36 14 61 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(148.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 17 35 35 148 % 12,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CAdaEDDCDBeEbDDBbEEAbBCbeEDeEccaaADEbCDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız DcCDAEDCbEBEaBDADCBE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 6 6 16,50 % 55

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 19 7 14 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız e eceCBEBEBBE B CcECdDACAAB      b    A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız baCbeeDDCAeEdcdBaBEe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 0 3 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

201,726 85,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALPER YARDIMCI 120 24 18 78 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1022.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 125 190 255 255 1022 % 85,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 11 15 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız bbC  eAad cE  b       aABD  b BDCaDECCAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız AD aD    EDd E EdC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız    A                    a               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız  a   a             d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 1 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 0 1 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

301,572 20,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AMİNE HALİME TOKGÖZ 120 61 31 28 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(247.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 34 53 53 247 % 20,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CcCaEDDeDBBdDDDBAEEAeBCAbbDBEDcCaADECCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız D  DeE Ce BEaBDAbCdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız a    b E EcBadBAC EC   CA B    a b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız AcCbCeDbCA bB cdDaba

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 2 33

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

241,725 59,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ARDA KAAN PINAR 120 40 28 52 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(713.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 91 120 166 166 713 % 59,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız bDCC edaaccE c   bd A EbaD bEBBDCDDECCbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız ADbED  CaEDB  BEBCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız  acdAC  B b  A d B                 d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız Dd c   D b A  d a d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

272,442 37,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AYÇA BİGE ÇELİK 120 50 27 43 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(444.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 74 108 108 444 % 37,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız ebCCdceadcDEeDb    dA EAaDcDbBBDCDDECCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız ADCce   aaDBb BE CDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 1 17 11,75 % 39

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 1 27 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız    AAC   dE C B  B  BE  CD A            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız D     b dEeACDdEaaBc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

312,889 16,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AYŞE NUR BASKAYA 120 66 36 18 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(196.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 22 41 41 196 % 16,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız eDCbEDAadcbEBccbbbBdAEEABecDEBBDbDDEdCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız ADCcDdbebEDBCEBEdCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 19 3 18 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız  cBAAC D  E CA C B E EBBCaa   C B CA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız DcebdBbbBbeAeDdEBDBe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

245,470 56,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AYŞE USLU 120 41 27 52 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(676.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 86 115 159 159 676 % 56,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DeCCabAaecbbBcEbAC  cEEABD DEBBabaDECCbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız AeC D   aabBbaBEdCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız    AAC D e           EBda     C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız        cB    D    Bc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 2 0 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 2 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

257,427 48,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AZRA KOCABAŞ 120 47 34 39 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(574.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 93 133 133 574 % 48,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız eACdEDDaDBBdD DBeb ACBbbb eeEbcaCAcECC b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız c  aAaaC  BECBDADCBE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız a      EB aB C  C E  D CAA E           C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 3 12 5 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız e db caDdA bdD  eada

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

214,627 77,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BAHAR  KANON 120 31 29 60 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(920.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 114 172 233 233 920 % 77,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 12 11 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CeCd D eDBeEDDD AE   db Ca  Ec CCeaEdC e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız D  Dda    a bBeAeC E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız        E E d    e EC   Cd c b         c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız bed e D  A d D      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 0 3 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 2 25

Paragrafın Yorumlanması 8 5 1 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

296,683 22,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BAHAR LİMANLAR 120 59 30 31 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(272.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 38 58 58 272 % 22,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız aACCEDDCDBBED DBAE A Ba eEDBEbcCCADE CD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız DabDAEeba BECBaAaCdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız      C d   a    C EadD CA  bb    C C BdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız AadECaDDbAbbBadB Bbd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 0 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

201,062 85,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BARAN AKBOĞA 120 33 55 32 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1025.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 126 191 256 256 1025 % 85,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 22 0 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız ecdCdDaCeeaEDcbaAbEAdBCAbEedEadCCbcEbCcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız DdaDbaaCbaedaBDADCdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 9 18 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 9 28 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız b    a Edace b  e E    C e              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 0 5 2 -1,25 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 13 4 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız eadaecD abea cd  BEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 1 7 13

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

302,298 20,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BARTU ANLAR 120 59 22 39 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(242.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 32 51 51 242 % 20,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DDCCaDACCcDEBebbACdaA EABDDcbBBDC DECCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız eDC DE  aEDBa BE CDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız DbeAAC   CE C c    E E  C    D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız Da b  b BbdA DdEa BA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TANIM TYT

234,829 64,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BATUHAN DÜZGÜN 120 34 13 73 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(766.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 95 133 182 182 766 % 64,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 8 13 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız bDC c AaC D ee C    A dA D  dBBDCaDECCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız  D  D   aaD    E C d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 0 22 8,00 % 27

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız  EBA C D CE C                     d C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız        bB           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 1 33

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 0 0 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

321,857 13,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BATUHAN EMRE GÜMÜŞ 120 67 29 24 59 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(158.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 18 36 36 158 % 13,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CdCCEDbbDBeEDcDBA EA  CAecDBEccCaAbECCDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız   eDeaeC EB bBDAbCBE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Matematik 40 20 6 14 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız D A D BEBE B CBdC Ea D CAAe   edE  CbB C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız A db  DDaACbBDcBDBEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 2 0 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

306,490 18,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BATUHAN ÖZER 120 60 20 40 55 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(222.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 28 47 47 222 % 18,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız bDCCEbACCcDEBDabACBdAEEAaD  dBBDCDDECCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız Aed cE CbaDBaEBEBCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 0 19 11,00 % 37

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 0 28 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız   BAACAD CE     E  E E        C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız Deead b BECA      cA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TANIM TYT

200,517 86,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BATUHAN TOKGÖZ 120 26 28 66 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1028.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 128 193 258 258 1028 % 86,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 16 6 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CeCCdDDCDcBbbDDBAE A B  dbbeccBdaAca C b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız DcCDbaD          C E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız    a   ce        b                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız d   ecD  A a     a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

KLASİK MANTIK 1 0 0 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

180,055 93,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BELİNAY KURTKAN 120 20 32 68 12 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1110.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 135 207 276 276 1110 % 93,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 15 11 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DDCb bACCcbd b        aAaD bEaBDbDDabdeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız d b a e bEeBabB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız DeCEaa   dab   a  dd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 0 3 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

196,755 87,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BERAT SARI 120 24 26 70 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1044.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 130 197 263 263 1044 % 87,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 10 21 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız  eCCED CDBabD      A     b     aa ca  be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız caCDba    ec dDADCdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız      a E        e Ed   CA a             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız       D    aBed  BEa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 1 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 1 33

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 5 1 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 0 1 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

254,397 49,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  12
BEREN SU CANAL 120 47 40 33 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(593.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 99 139 139 593 % 49,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 14 6 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CbCCcDDeDBaEDb BeE A B  CccedDBCaADc ebD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız eaCDAabCedBECBDAeCdd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız      C Ec  Bba be      CAAB      d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız AdadCBcDCAeaeDcBbBdd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 2 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

263,208 44,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BEREN VURAL 120 46 24 50 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(526.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 87 125 125 526 % 44,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız D CdEcAaCcc eeE ACBdA EAaD D eBDeDDECCcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız eDb e    a BCbBE C A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız bE AAC      C    B   E  C     Cc        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız De   aADBbeACDa B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

266,658 41,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BERENSU KANGIRLI 120 47 22 51 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(494.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 82 118 118 494 % 41,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CbdCdDDbDBBEDcDBAbEAde ACbeBEaaCaAca C D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız D  DAaD   eEaBDADC E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız      C  Bc B  BAC E    CAA             C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız c  E     A bB      d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

243,356 58,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BERİL UMURKAN 120 40 26 54 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(694.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 87 116 160 160 694 % 58,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 13 9 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CACCED eD Bd  DaAE AdBCbbde Eacd AcE  De

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız D  DAae d B bBDADC E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız         eE B   Aa E    CAAa            C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız A      c AeaB dB a d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 2 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 6 0 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

331,919 9,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BERKAY KORKMAZ 120 71 30 19 63 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(118.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 13 29 29 118 % 9,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız dcCCEDDCDBBdDaDBAEEAbBCA EDBEadCaAcECCDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız DabDAEDCdcBcdBcAeCdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 1 12 16,75 % 56

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız D    C EBE BcCBAC EC D CA B  BdE CAa B C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız b  bCcDDCAebBDd bBEa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

307,073 18,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BETÜL NAZ GÖK 120 64 35 21 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(220.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 27 46 46 220 % 18,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız bDCCEDACCcDEBabd C  AEbABccDEBBDbbDECCcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız dDb ec baaDd  BE CDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız DEBAbCcDBCEeCAB  BBEBEBBCDc  eCdBAC  b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız DBdbd b Bbeb aC BeB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 0 1 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

253,081 50,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BİLGE TAVŞAN 120 46 36 38 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(604.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 77 100 140 140 604 % 50,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CbCCEDbCDBBEDDDBAEEACd ebb BE cCaAcE CDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız DaCbAaDCdEBEbBDAeCcE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 5 25 -1,25 % 0

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız a    d                c    de    C d  AC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 13 3 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız e dbeebD Aeac dceBEb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 0 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

209,492 80,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BURAK EFE CANKILIÇ 120 27 20 73 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(957.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 118 178 241 241 957 % 80,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 11 12 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CeCCcDDCDBebb DBbE   e   Ec  a C AcE CDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız D C A e b    B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız      b    d   B    C     A              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız ca d dDD   b  A     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 1 33

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TANIM TYT

204,190 84,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BURAK ÖRSCÜ 120 28 31 61 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1003.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 124 188 253 253 1003 % 84,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 13 13 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CbdCEDDCDBaEabaB E A  d  b   acad b  C D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız eEeDedbC  BcdBDAeCdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız      b     B      E    aA a             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız    E  b  cebd  B   b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

294,734 23,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BURAK ŞAHİN 120 57 25 38 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(279.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 39 59 59 279 % 23,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CAdCEDDCDBBbDcDBAE AdB  ebcBEacaaAccCC D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız c CDea C  B bBDADeBE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız      C EB  BcC AC ECd bCA BED  E C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız  d    DDaAe BDd  BEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

180,517 92,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BURAK TEKEÇİ 120 17 20 83 12 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1108.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 134 206 275 275 1108 % 92,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 8 23 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız aDd  cAeCc    b  Cd         dBB C D C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız deC b  C a      cCeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız cd b     d                   D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız DB     c     De     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 0 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 1 33

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 2 0 25

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

KLASİK MANTIK 1 0 0 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

284,342 29,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BÜŞRA SART 120 54 26 40 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(353.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 52 76 76 353 % 29,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 13 7 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CcCCEDDCDadEDcDBAE Ad C CEc cccd A  dCab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız DdCDAae    abBDADCBE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 1 12 16,75 % 56

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 19 3 18 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız     D  E E BECBAC EC D CAABEb      dA cC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız    E  cD  ebB dB   b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

364,696 4,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BÜŞRA UZUN 120 80 23 17 74 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 13 13 52 % 4,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız bDCCEc aCcaEBebCACBdAEEABDcDEBBDCD ECCcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız eeb DEaCedDBCEBEBCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 1 10 18,75 % 63

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 25 2 13 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız  E AACA  CE CABCEBcEBE B   AE CABAdAC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız Da bCBADBbCAeDCEaDBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TANIM TYT

206,392 82,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEVDET EGE CİVAN 120 33 48 39 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(979.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 122 184 247 247 979 % 82,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 18 8 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DaeC bbCCdc*Bba       dABDebbaBDCeDEbbdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız AbedDba aabc EBEB*DA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 9 14 4,75 % 16

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 8 10 22 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız a aAcCee  E a daEB E E       eC       c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız a e  BeeBadcCea e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 0 3 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 0 1 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

242,179 59,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEYDA TOPRAK 120 42 36 42 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(707.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 88 117 163 163 707 % 59,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 17 3 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız bDCddbAaaccEBDb  CB AcEABDDbdeBbCcDEdCeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız AD  c  CaaDBddeE CeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız bbBAAC D    C  Cc    E  a               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız D eECa acb c DaE  Bd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 0 3 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

344,817 6,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEYLİN AVCIBAŞI 120 71 13 36 67 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(83.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 8 20 20 83 % 6,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CACCEDDCDBBEDDDBAE A BC bbaBEDcCCADaCCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız cabDAEb   BECBDADCBE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 1 17 11,75 % 39

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 16 1 23 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız     DC  BE B   AC EC   CA d  B   C  AB C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız e     DDC eEBDdB BEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

210,911 79,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEYLİN ÖZDOĞAN 120 32 38 50 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(945.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 117 176 238 238 945 % 79,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 18 6 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DbCCaDbaaccE D   bd ecbAaD DbeBDCaDECdbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız ADCaDcb aEDBbbBEdCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız     b       d db   aB                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız Deede e    A D  a dc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

282,393 30,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEYLİN YILMAZ 120 55 34 31 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(367.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 58 84 84 367 % 30,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CbCCEDaCDBBdDeDBcEEAdBCAebeBcDcCCAcadCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız cb Dda C  B bBDADddE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız b    C EBE B    C EC   CeA cDd          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız baCcecDbCACbBDbB BEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 1 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

246,575 55,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
DEFNE İREM ÇAKIR 120 41 26 53 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(664.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 84 111 155 155 664 % 55,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız ebCdEDDbDBBd eD AEEAbBCACbeBcDdC  DEb DD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız e dDdaab  dEdB AaCdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız      C E        C Eb    AAe            C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız       bD    B dB  EC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 3 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

309,320 17,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
DEFNE LİNA ERTUNÇ 120 62 27 31 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(209.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 25 44 44 209 % 17,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DcC EDACdcDEBcabACBaAEEABDccEBBDCDDcCCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız dDCEcEa ea cCEBEdeeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız    A C  BCE d B        Ba     CbB b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız DBCECBADBbeACDaEB Bd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 0 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 0 1 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 1 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

223,346 71,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
DEFNE ÖZTÜRK     * 120 31 17 72 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(851.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 103 157 211 211 851 % 71,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 7 16 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız D CCaDACCcDEBDE e   A EeaD DcBa         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız ADd D dCcaDB d EdCb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız    AbC      C                 C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız D             b a B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 0 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 1 33

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 1 25

Paragrafın Yorumlanması 8 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

279,798 32,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
DEFNE YILDIZ 120 54 32 34 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(392.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 63 90 90 392 % 32,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DDCaEDbaCeDEBebCACB AEEA D c dB C DECC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız eaeaDEdCDEDBbaBEcCeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 7 12 9,25 % 31

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 15 9 16 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız DEcAACb   E a Bd B bB a C   bDC Be  CE c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız a  b    Bb AdDCc   c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 0 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 4 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

325,924 11,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ECEM ŞENTUNA 120 68 26 26 61 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(140.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 14 31 31 140 % 11,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CACCEDDCDBBbb DBAEEAdBCACbcBEDcaCADECCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız DaCDAEa CdBdCBDAeCaE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız      C EBE B Ca C EdBD CAAaE            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız bBdaeaDDCAebBbdB BEa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

232,509 65,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EFE ALTIPARMAK 120 36 24 60 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(779.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 97 135 186 186 779 % 65,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 11 9 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız bDCdbDdC eDEB    b  A EABD DdeBDCaDECdbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız ADC D  CaaDBabBEdbaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız    AAC e    eA  E                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız De d c             c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

311,120 16,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EFE AYTUĞ ŞAHİNOL 120 64 31 25 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(201.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 23 42 42 201 % 16,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız bDCCEbAaacaaBcECA BbA EAaD DEBBDCDDECCcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız ADedccaCaabBa B BCD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 1 15 13,75 % 46

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 19 2 19 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız  EBAACAD CE C        E BC  A eCAB  ACb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız DcdbCabDBEeAeDCEBeBd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

271,447 38,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EGEMEN DÜZGÜN 120 48 21 51 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(458.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 77 112 112 458 % 38,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 10 11 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CcCaEDD DBBED D A dAdBC bEbe a dC c  CD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız D  DAa   b  CBDADCdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız      C E        e EC D ded E B  bC C B C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız b     DD A bBDd  BEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 0 33

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 2 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

262,515 44,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EKİN KÜTÜK 120 49 37 34 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(532.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 90 128 128 532 % 44,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 12 10 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DbCC cedC aEBeE ACcb bEbdD  EBB b DECC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız eDCce b aEDBCccEdCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 12 7 21 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız  E  AC   CE CAdd    Bc dCD   bC  cd C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız DeCd abDBEdAaDbEabBb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 4 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 1 50

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

247,239 54,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ELİF ÖZYURT 120 40 20 60 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(654.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 83 110 152 152 654 % 54,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DbCb cAadcDE cbC CBdA EA Dc dBBDCDDECCeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız eD  D    aDB d E C       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 0 21 9,00 % 30

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 0 30 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız    AAC D  E CA      BE             A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız D      bBb    daa   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

218,926 74,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ELİF SAĞIR 120 31 23 66 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(889.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 107 161 220 220 889 % 74,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CbCdEDDbDBBbDcDaec A eC bEDBEccaeAc aC D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız c   ca  b      ADC E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız        E E B         c CAA              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız  a  e DD            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

KLASİK MANTIK 1 0 0 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

325,588 11,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ELİF SOFUOĞLU 120 64 10 46 61 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(142.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 15 32 32 142 % 11,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 4 6 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CcCCEDD DBBED DBAaEACBCAC  BEDcC Ac CCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız    e Ea  EB  BDADCBE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 0 15 15,00 % 50

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 18 0 22 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız      C EB BB CBAC EC D CAA         C B C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız b  b  DD   bB  B BEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

285,399 28,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİR PEHLİVAN 120 55 29 36 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(345.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 48 72 72 345 % 28,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız bDCCEDAeacaEBDb ACdeAdEABacDddBDCDDEaC C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız ADCaDd  aEDBb BE CeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız Db AACAbdaE CA C B EBE    E             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız DdeEd A  beA D    Bd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 0 3 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

315,704 15,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMRE GÜR 120 67 37 16 57 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(187.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 20 39 39 187 % 15,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CACCEDDCDBBbDcD AEEAd CAbbeBaacaaec bCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız DadDAEbCdbBECBDADCdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 8 6 14,00 % 47

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 19 9 12 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız aEAcDCBd     CBAC EaBbACAAecaB    AC  dC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız Ae EecDDCAbbBDdBDaEb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

199,635 86,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMRE KURU 120 26 29 65 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1031.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 129 194 259 259 1031 % 86,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 14 7 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DDCeaDeaCccEcc  ce  A  eB cDEBBDCeDECCAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız Aee e CeaEDd a  dCD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız   a                          a      e a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız D        aa       c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 0 1 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

228,451 68,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ENBİYA TUNÇ 120 35 26 59 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(815.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 101 145 197 197 815 % 68,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 15 9 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CddCEDDb BB D e A bA  CAbbeBaDc acD beDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız D  DAa    BbaBDADCBE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız        E          E    CA B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız Ac    Db caa   B ebd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 2 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

284,272 29,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ENES KOCA 120 52 19 49 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(354.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 53 77 77 354 % 29,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız ebCCEDDCDBB abDaAE A BC  b  EDBdaAeECCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 1 7 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız D  DAaD   B  BDADCBE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız        E EddE   C EC a CAAa b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız    Ee DD A bBDed   C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

208,745 80,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ENES KUMRULAR 120 26 17 77 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(961.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 120 180 243 243 961 % 80,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 6 19 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CbCCEDDCDBaED DeAE   d   d   c C        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız c  b           AbCe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız                AC c    CAAe            C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız bd bC a  A a D      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

KLASİK MANTIK 1 0 0 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

196,014 87,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ENES ŞIKTAŞLILAR 120 27 38 55 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1046.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 131 198 264 264 1046 % 87,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 15 11 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CbCCaDDbeeB a  BAc A     E edcBCC caeCbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız bceDAaeba  bacDAeCBE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız a       a    Cd      D b    D          C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız e  aCdb  A b  d   ad

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 2 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 0 1 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

231,628 66,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ERAY YILMAZ 120 40 42 38 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(788.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 98 138 189 189 788 % 66,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 18 5 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CdCCaDDCbBadbeaaAEEdaBa  E Baac CAca CcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız D dDAabC  BaacDADCdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız b    C dBE d    C cC   CA      d      eC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız bcdbeeDc AdaB d  BEa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 0 1 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

315,694 15,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EREN ŞEN 120 65 29 26 57 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(188.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 21 40 40 188 % 15,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız bDCCEcAadcDEBcEbACBdAEaABDebdBBDCbDEdCcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız ADedD  CaEDBCEBEBCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız  EBAACA   E CAc aB           DC Be A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız DeCEC caBbecCDaEBDBd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

229,100 67,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EREN TAHA ÖZDEN 120 41 48 31 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(808.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 100 144 195 195 808 % 67,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DDCCbcACdcDEebaed   c EABDcDbeBDeDDECCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız ADbbD abaaDBbaBE CaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 8 9 23 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız b aAACce    C    B   E Bb a  e e  d C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 2 16 2 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız Dedbdabccbed Dbae dd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 1 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

248,085 54,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EREN UMDU 120 44 35 41 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(645.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 82 108 150 150 645 % 54,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız ecCaEDDbcBBEaDDBbEEAdeC bEe EDBCCbcEbCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız D CbdEbba BECB A   E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız                    a D CAABE            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 6 0 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 15 0 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız eeCcecDebeeaBccdeeEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

178,001 93,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EYLÜL KURTOĞLU 120 17 23 80 11 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1118.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 136 209 278 278 1118 % 93,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız Cc                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız eaeeAa    B dBDADed      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 8 8 24 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız a      EB  Baa Ae b  b CAA  D a d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız cd a  Dc A bd       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 1 1 13

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 2 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 2 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

269,830 39,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
FURKAN ÇİFTÇİ 120 49 25 46 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(475.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 79 114 114 475 % 39,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız dACCEDDCDBBbDDDaAE ACeCeCEDBEccaaAcdCeDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız DcCDAEe bdBEaBcADC E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 1 31 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız         B BB  cAC E    CA               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız       DD  a   dc abb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

217,165 75,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
HİLAL ERBAB 120 36 45 39 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(901.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 110 165 224 224 901 % 75,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 17 6 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız eDCaabACeBcEBcbC  e    ABaDcbdBDbDDcCddC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız ADCaDbb aaDcdaBEdCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 8 16 4,00 % 13

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 7 10 23 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız DbBAAC  eebbC db        a         b C a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız be   dbeB  cC e   ac

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 0 1 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

262,614 44,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
HİLAL TEKİN 120 50 40 30 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(531.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 89 127 127 531 % 44,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız eDCadbACdccEBebCbdB A EAaDbDEBBDCeDECedC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız AD  D adeEDBbEBEdCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 9 11 7,75 % 26

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 10 10 20 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız a adACeD Cd CABd BcbBd  C         d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız Dceb   DBbee DaEBe c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

287,206 27,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
HÜSEYİN EGE YILDIZ 120 58 38 24 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(330.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 45 69 69 330 % 27,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CcCCEDDCDBBEDcDBAEEAbeCAebcBEbcdCAeddCaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız DaCDAabCa d bBDAeCdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız a    a EBE B eBAC E  D CAA E     C d B C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 12 2 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız bBCbe DbbAebBb Beaca

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

305,831 18,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
HÜSEYİN TALHA ÖRNEK 120 64 38 18 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(223.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 29 48 48 223 % 18,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CACCEDcbDB bc DBAEEAbBCAbbeBEccCaAcEdCDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız adCDAaeCdaBdCBDADCBE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 17 7 16 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız    cDC EBE B CcACeECd cC      Bd  ACeB C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız bdabecDDbAbbBDbBDBEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 1 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

267,065 40,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
İBRAHİM BOZDAĞ 120 47 22 51 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(489.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 81 116 116 489 % 40,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 11 10 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CA CEDDb BBdD aBAaEAd CAbbe  Dc   baCC D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız e CDAEb  aB bBDAeC E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 13 2 25 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız    cDC E        CAEC    AA a     C  A AC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız c     De A aB cB  E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 2 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 6 0 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

208,924 80,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
İBRAHİM EGE FİLİZ 120 25 14 81 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(959.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 119 179 242 242 959 % 80,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 6 19 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CbCCEDDCDB  cDaB   Ab C  EceE           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız DdCDc ae     B        c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız a    a                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız        DCA   b B B C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 0 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 0 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

273,893 36,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
İREM ERKLİ 120 48 18 54 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(436.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 71 105 105 436 % 36,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 6 15 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CACCEDD bBBdD D A  A  C  bcB D   AcE C b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız D   eEe     bdbA CdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 1 16 12,75 % 43

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 14 1 25 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız     DC EdE B   AC E  D CAA E           C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız Aa E  DD eebBD BDBEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0

KLASİK MANTIK 1 0 1 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

340,434 7,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
İREM KUL 120 71 18 31 66 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(92.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 10 22 22 92 % 7,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CACaEDDCDBBdDDDBAEEACBCAdEaBEccCCAcECCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız cbdeAEaCCEBEaBDADCBE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 0 14 16,00 % 53

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 17 1 22 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız   A DC EBE    BAC ECBDA  A   B     C   a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız b  E eD    bB dB BEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

217,800 75,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
İREM NUR DÖNMEZ 120 33 33 54 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(896.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 109 163 222 222 896 % 75,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız D CedDAeaeeEBDa b adccEABDccEeBDbDDECC C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız dab Da dDaDda BE CeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız      C                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız D  Eda e a c  CEaaBd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 3 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 0 1 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

260,932 45,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
İREM ÜSTÜNDAĞ 120 45 21 54 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(543.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 91 131 131 543 % 45,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CAddEDaCDe ED DaAEEAdBCAdEcBEDcaaADECCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız D   Aab     bBDAb  E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız      C E     CB C EC D CdAeEb           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız            ac    B d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 1 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

344,561 7,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
IRMAK DEMİR 120 76 34 10 67 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(84.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 9 21 21 84 % 7,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız bDCCEcAaCcDcBDECACBdAEEAaacDdBBDCaDECCce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız ADCcc CbeaDBadBEBCeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Matematik 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız eEaAACbD CE CABC BBEBEBBCDcAc CcBACAb aa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız Dc E  ADBb cCDaEBDBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TANIM TYT

293,687 24,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
IRMAK ÖĞÜTLÜ 120 56 22 42 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(287.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 41 61 61 287 % 24,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DDCdEDACacDEB beACB AdaABD DEBBDCDDECCcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız ee  D   bEDBaaBEdC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız  Ea AC   C  C B      E        CAB  A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız Dd   abDBbeA DCEaeB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

215,964 76,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
IRMAK ŞATIR 120 28 15 77 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(912.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 112 169 229 229 912 % 76,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 10 12 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DcdC DAaCcc   bb C  A  A DcDd BDCDDE dAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız  D  e    aDB   E C A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız      C              B                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız D       d  c      Bd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 0 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 1 33

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 1 25

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

252,343 50,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
İSMAİL ENES UZUN 120 41 18 61 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(607.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 78 101 141 141 607 % 50,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 8 9 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DDCCEDAaCcaEBDEbACBdAEE  DebEBB b D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız  aC D aCaaDBac E CDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız     AC      C B                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız Dd ECaA Bb    b     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 1 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 0 50

Paragrafın Yorumlanması 8 2 0 25

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

270,712 39,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
KAAN DAĞ 120 47 19 54 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(467.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 78 113 113 467 % 39,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 11 11 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız bDCdEcAaCcbEBe C C  A EbBDeDdBd    ECC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız     D          E eD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 2 24 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız  EBAAC DB E CABdEB E    a               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız Dc Ed eDBECAbDCEB Bd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 1 33

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 2 1 25

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

KLASİK MANTIK 1 0 0 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

214,198 77,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
KAAN DEĞER 120 28 17 75 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(926.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 115 173 234 234 926 % 77,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 10 10 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız eDCbaDACacDE          EeBDcbbeBDCDDECCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız AabcDc  DaDBb c     EB  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

335,672 8,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
KAAN EGE GULŞEN 120 70 20 30 65 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(105.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 11 25 25 105 % 8,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız bDC EcACCcDEBaECACBCAEEABD cEBBDCDDECCcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız ADbEDaC adDBCaBEBCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 2 11 16,50 % 55

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 18 2 20 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız bE AAC  eCE CAB  B EBE BCD A  C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız Dcebd   Bb A Da BDd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

282,489 30,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
KANTAŞLI 120 52 20 48 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(366.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 57 83 83 366 % 30,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DDCCaDACCcDEBebbACdaA EABDDcbBBDC DECCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız eDC DE  aEDBa aE CDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız    AAC e    CABC    eE  C               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız Da b  b  b   DbE    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

300,712 21,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
KAYRA POLAT KARATAŞ 120 60 29 31 52 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(252.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 35 54 54 252 % 21,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DDCdEceaCcDEBaE bCB A EABDeDEBBDbDDECecC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız ADacD  CaEDBbdBEcCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız DEBAAC    EeCAeC              CbB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız DdCddBb BbCAaDabBeBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TANIM TYT

212,954 78,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
KEREM MERTSOYLU 120 29 23 68 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(935.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 116 175 236 236 935 % 78,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 13 9 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CbCacDDbDBeEb DBAd      eE BEccCaADadC D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız D  aAa    BaaBDAaC E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız                   E                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız ea   dDD   b  d     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 0 3 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

205,783 82,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MEDİNE İNAL 120 29 33 58 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(987.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 123 185 248 248 987 % 82,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 15 10 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız  DeddD Cecc  eaC C   EEA ab EcBeeDDaCCbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız eD  cE   aDB  B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız D aAAC   d           c  C    b          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 11 5 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız Dcea aAc b A  dbacBd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 1 33

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

333,123 9,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MEHMET ALİ AYDIN 120 70 25 25 63 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(116.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 12 28 28 116 % 9,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız bDaeaDAadcaEBebC CB A EAabcc BBDCDDECCeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız ADeED  aaEDBbE EBCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 1 4 24,75 % 83

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 27 3 10 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız DEBAACbD CE CABCEBBEBEBBCDE  DCA b    a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız D  E  bbBE AbDCE   A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TANIM TYT

280,224 32,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MEHMET KAYRA BİLGİLİ 120 56 41 23 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(388.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 61 87 87 388 % 32,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CbCCEDDCDBdEacDaAEbACBCdCbeBEc CCeDcaCDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız cd eAabC  BdbBDADCcE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 7 12 9,25 % 31

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 12 10 18 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız bb   C E  eBcCB C  d D CAABb a d C b  d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız AdCdeeDDbAeEBbAB ebC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 1 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TANIM TYT

255,902 48,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MEHMET TUNCER 120 43 20 57 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(584.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 96 136 136 584 % 48,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CbCCEDDC BdbbDDBAE   BC  bcBEDcCaAe dCbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız D CDdaaCa B  BDADedE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız      b EBE B CBAC EC   C  e       A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

290,281 25,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MEHMETCAN BUHARALI 120 57 31 32 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(305.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 44 65 65 305 % 25,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız acCCEDDaDBBdDeDaAEcAdBCAbaDBEccCaAbbCCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız cECDAEeCa BcbBbADeBE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız      a EB   ECBACbECB cCe              C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız A dE cDD dCEB dB   b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

279,543 33,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MEHMETENES ÇAĞLIYAN 120 51 21 48 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(394.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 65 92 92 394 % 33,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız eDCbEcAaCcDEBeb     A EABb DdBBDCDDECCcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız AD  D   bEDBa BEcC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız  EBAACcDB E C B         C      dB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız De b aAcBbeA D    B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

188,872 89,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MELİKE ER 120 25 40 55 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1073.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 132 202 268 268 1073 % 89,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 20 5 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız badCabbaeeDEda    BdA EAeDcbdBBDeaDcCdAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız eD cD adeabBdaBEdCaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız   acA    b    e                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız aced     b   D E    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

222,741 71,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MERYEM KÜBRA KAYA 120 32 23 65 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(857.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 105 159 213 213 857 % 71,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 15 8 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CbdCED C BBEDDbaAc A BCbb  e acCaebd CbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız D  De  b      DA CdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız        d          Eb   C A              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız e     DD A bBe    EC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 4 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 0 0 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

274,299 36,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
METEHAN YALÇIN 120 51 28 41 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(434.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 70 104 104 434 % 36,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 10 9 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız bDCCEcAa ccEeaaCACBdAE   D DEBBDC DaC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız ADbabcaCeEeBaEBEBCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 1 27 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız DEBAAC D aE CAB               C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız Dee   bbBbeA DCcB cc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 3 1 38

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

235,372 63,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MİNA ÖNDER 120 40 37 43 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(762.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 93 131 180 180 762 % 63,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CACCEDbaDBBdDcaBAbbAbeCACbDa ccdaADE C e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız DEbDAae a BcdBDAeCdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız      C     Bb     E                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 12 2 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız cadcCdDDaACad cdeB d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 0 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 2 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

273,663 36,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MİNEL EYLÜL APAK 120 50 24 46 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(439.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 72 106 106 439 % 36,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız eDCCEcAaCcDEBcbeACB A EABDcDdBBDCDDECCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız eDCdD b DEDBaaBEcCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız   e eC   bE C BC    B   b    b cBc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız D        a    bE    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

310,171 17,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MUHAMMED ALİ DOĞAN 120 60 17 43 55 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(203.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 24 43 43 203 % 17,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CACaED CD BdDDDBAE           a       C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız D CeAEeCCEBcCBDADe E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 19 2 19 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız     DC EBE B    e EC D C AaEDB    AC BAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız eBCbCaDDaAebBDdBDBEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 1 33

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 0 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

171,556 95,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MURAT ERTÜRK 120 18 37 65 8 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1136.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 137 212 281 281 1136 % 95,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 3 17 20 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız dcdCaDeabadbDc ab abd  e                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız Daeadab   BaCB AeC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız bbdc b       C         C    D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız Ae E cDD A   bcd cEa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 1 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 2 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 3 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

Paragrafın Yorumlanması 8 1 7 13

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

249,936 52,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MUSTAFA ASLAN 120 41 21 58 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(628.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 79 104 145 145 628 % 52,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CACCEDDC B bDDDBAE AdBec deBE ceeAcECCDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız DdCDAEaC  ed  DeDC E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız              C  C c    C                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız    b  DcC  bBDd     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 0 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 2 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 0 0 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

208,442 80,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MUSTAFA SAYIN 120 30 34 56 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(964.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 121 181 244 244 964 % 80,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 19 13 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız eedCaa Ca Bda   ba A d  b ceEaebaA  CC e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız DEb AE                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız      aaEBE  bCBAC Eb  ACAAeE            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız b ab cD CAebB c caE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 0 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 0 6 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

KLASİK MANTIK 1 0 0 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

363,963 4,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
NAZ AYKURT 120 78 15 27 74 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(54.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 5 15 15 54 % 4,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DDCC DACCcDEBaEbcCBbAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız ADbac a bEDBCEBEBCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 1 13 15,75 % 53

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 20 1 19 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız   dAAC D CE CA   B EBEBBCD    C BA  C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız Dc    eDBEeACDCEB Bd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 0 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

235,155 64,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
NAZ PEKÖZTÜRK 120 39 33 48 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(765.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 94 132 181 181 765 % 64,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 18 1 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız ebCCEDaCDBBdecDBeEbAeB eCEeeccdCCeDadCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız D  DAae   BceBDAeC E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız         B  B    a      CAA a            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız ba b  DD c acDcB   a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 3 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

272,063 37,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
NEHİR BODUR 120 51 31 38 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(448.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 76 110 110 448 % 37,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CeCCdDDCDBBEDcDBAb    C bcbacDcCabccCCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız e CDAEe C eEaBDAbC E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 14 6 20 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız      C   EaBa B C ECdDACAAeED       e b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız ea    D  A bB  BcaEb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

279,755 32,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
NEHİR KILIÇ 120 54 34 32 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(393.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 64 91 91 393 % 32,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız bDCCEDAaacDEBaadACBdAEdeBeeDdBB C DdC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız deb ecd aabBaEBE CDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 1 15 13,75 % 46

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 15 1 24 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız DE AAC   Cc CAB  B E E BC     C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız DceECcbDBbeAdDdbBDBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 2 1 25

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TANIM TYT

307,364 18,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
NİDA AYDOĞAN 120 61 24 35 55 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(217.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 26 45 45 217 % 18,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DDCCaD aadDEBabeACedAcEABDDbEBB  DDECC C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız ADC D   eaDBa BE CDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 1 14 14,75 % 49

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 15 2 23 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız    AAC D CE C BCEB EBE eC      c        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız a  ECdAbBbeACDdEBeBd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 0 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 1 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

248,436 53,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
NİLGÜN AZRA SARIÇALI 120 40 18 62 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(639.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 80 106 147 147 639 % 53,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CbCCEDaaDBd DbDBAEEAdBCACbceEacCCAccCCDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız D  eda                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 1 15 13,75 % 46

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 1 25 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız      C EBa B C AC E B  CAABE            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 1 33

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

KLASİK MANTIK 1 0 0 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

239,781 60,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
NİSANUR YÜM 120 37 19 64 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(726.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 92 126 172 172 726 % 60,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 9 11 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CbdaEDDCDB dD DBAb A    C  BEacCCAc  CbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız c  D aa   Ba B ADC E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız      C E        C  a D bA a          B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız        DaA aBD     d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 2 25

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

222,446 72,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
NUREFŞAN TAŞTEPE 120 32 22 66 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(859.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 106 160 214 214 859 % 72,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DDCCaDbaeeDEBDEeACBCAEdAaacDEdB   D    C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız deC ca   aDBa d  C       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız   BAA                E       b          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız D    ec    A b      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 1 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 1 25

Paragrafın Yorumlanması 8 3 0 38

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

218,571 74,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
OĞUZHAN ÇAYGÖZ 120 29 15 76 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(893.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 108 162 221 221 893 % 74,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 11 12 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DDCbEDAaCdcEBeE  adeA Eb D DdeB    EC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız  EBAAC D CE C  e    B  d     bCd  C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 1 33

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 2 0 25

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

KLASİK MANTIK 1 0 0 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 2 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

164,397 96,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
OĞUZHAN TOKGÖZ 120 16 38 66 6 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1147.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 138 213 283 283 1147 % 96,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 18 14 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız bc CdDbCaBe b       d C  abebaBda DaeC b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız ec Deaab                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 7 30 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız                 e d    CA  b     bee  eC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız e  E   c A bB c ecEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 1 33

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 2 25

Paragrafın Yorumlanması 8 2 5 25

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

KLASİK MANTIK 1 0 0 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

245,590 56,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
OKYANUS EGE GÜNDÜZ 120 42 31 47 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(674.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 85 113 157 157 674 % 56,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CACCEDDCbaBdD DaAE A B  CbcecaceaAbE CDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız DcCDAabed   aBDAbC E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız        E  eB CB C  e   C  B      d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız  d E eDbaA Eccd  B d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

293,492 24,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ÖMER NAHİT KAYA 120 56 24 40 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(289.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 42 62 62 289 % 24,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CbCaEDDCDBBdD DBAEbAdBCA aaBEcc aAcdCC b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız DdCDeaaCa B aBbADCBE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 1 29 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız      a E E BECB      D CA              C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız A CdCBDD A EBa  aBEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

350,739 6,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ORHAN BERKİN DABAN 120 78 34 8 69 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(75.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 7 19 19 75 % 6,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CACCEDDCDBBdDcDBAEEAdBCAbbeecDcCaAcECCDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız DECD aaCaEBdaBDADecE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 6 3 19,50 % 65

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız D AcDCaEBE BECBAe EddcACAABEDBd a AC e C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız beCbCaDDCAebBDABDBEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TANIM TYT

275,239 36,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ORHAN KARASOY 120 48 14 58 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(430.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 69 102 102 430 % 36,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DbCdEcAaCcDEBba  CB A EABD DdBBDCDDECCea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız dDC D   eaDB EBE C A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 0 19 11,00 % 37

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 0 29 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız    AAC    E CABC B  BE                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız D     A  b          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

248,403 53,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ÖZGÜR ÖZDEMİR 120 41 22 57 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(640.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 81 107 148 148 640 % 53,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız bbCCEDeadecEB  C    A aABacDEBBDCDDECCeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 1 10 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız  D  D C  a B  BEBC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız   eAAC    c CA Cb    E        C B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 7 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız ad a    Bb e  b    d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

351,461 6,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
PELİN EVREN 120 72 9 39 69 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 6 18 18 73 % 6,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 4 7 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız C CCEDDCDBB D DBA EACBCAdEaB Dc C cECCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız    DAaa a B aBDADCBE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 0 12 18,00 % 60

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 20 0 20 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız D A DC EBE B   AC EC D CAABE         B C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 13 1 6 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız A C   DDCACbBD B BEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 0 33

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

230,518 66,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
PELİN ÖZUĞUR 120 36 27 57 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(796.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 99 142 193 193 796 % 66,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CACCEDbbDBBbDcDBAEcAd Cb E  EceCbADa CDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız D CDAaa      dDdeC E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız a    b E   B       a   C                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız bad  cDD  e   dB   d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 3 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 0 1 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

280,902 31,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
RANA ALTINPAŞAK 120 52 22 46 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(378.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 59 85 85 378 % 31,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DDCCaDAedcDEBcaCACBdAEbABDDDEBBDbDDECCcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız ADdacbeCaaDBCbBEBCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 1 31 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız eE AAC   CE CA                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız D  Ed e  b          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

369,112 4,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SAMED KOCABAŞ 120 82 25 13 75 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(48.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 11 11 48 % 4,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız bDCCEDdCCcDEBebbeCddAEEABDDaEBBDeDDEaCeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız ADCdDEaCeEDBCEBEBCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 2 9 18,50 % 62

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 24 3 13 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız   BAAC  BCE CABaEB EBEBcC E  DCABAC  b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız DaCbCBeDBbCACDCdBDBd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 1 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

255,213 49,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SELİN NARİN 120 46 35 39 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(589.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 98 138 138 589 % 49,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CACCEDDCDBBEebDaAE   B b deBEcdCaAbddCDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız D CDdaD d BcbBDADC E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 7 19 2,25 % 8

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 8 28 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız      a E c d  B e    b CAed      d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız A d CcDDCAdbBDcBeacb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

263,254 43,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SELMAN BURDURLU 120 47 27 46 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(524.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 86 124 124 524 % 43,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 13 12 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız bDC aDeaa  EBaEb      cABD  EcBcC DEbCbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız eD  D  CeaDBa  E CDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 1 15 13,75 % 46

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 18 2 20 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız bEBAAC   CE CABC B  BE        C BA A  d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız De b abcBE   DbEa  b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 4 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

225,007 70,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SELVİ MERCAN 120 34 26 60 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(841.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 102 152 205 205 841 % 70,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 10 10 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız Cc CEDDCDBdEc DBA  bCBd  b    cCCAcEbaDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız D  DAa  d dE aDAeC E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız ab   C Ee  B   A            D         c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 1 7 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız       cc   bB d  acd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 1 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 0 1 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

299,586 21,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ŞEVVAL B KUMUM 120 58 21 41 52 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(256.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 37 56 56 256 % 21,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DDCCdDACCcaEB EeACB AEaABDc dBBDCDDECCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız ADC D  beaDBaEBEBCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız bb AAC    E C      E E  C     C  A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız b  b a DBbd CbC a Bc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 2 0 67

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

283,820 30,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ŞEVVAL KAVÇAK 120 55 31 34 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(359.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 54 80 80 359 % 30,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 10 8 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız bDCCEDACCcaceeaCAaBbA EABDD EcBDC D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız ADCbe bCacbBdbBEcCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız bEBAACA  dE CABC BBE EB a     C  c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız Dc   BebBbee DCb  Bb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 1 25

Paragrafın Yorumlanması 8 3 0 38

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

233,084 64,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
TALHA UYKUN 120 38 33 49 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(774.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 96 134 184 184 774 % 64,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DDCCabAaacDEeeE  CBbc EAaD DdaBDdDDECCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız dDbdcd  bEcde BEdCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız                              b c     a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız DaCECab  a A Db BcdA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0

KLASİK MANTIK 1 0 1 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TANIM TYT

286,675 28,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
TUANA CANİK 120 57 36 27 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(336.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 46 70 70 336 % 28,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DDCCEDACdcDEBDbdeCBaAEEABecDEBBDCDDECCcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız dDCEDaCdbEDBacBEdCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 8 19 1,00 % 3

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 3 10 27 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız bcd bC   aEcCd     b            d   b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız DeCdCabDBaebCDdEBeBd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

222,804 71,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
TURGAY TÜRETKEN 120 32 22 66 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(856.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 104 158 212 212 856 % 71,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 9 13 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız   C   ACCea ec      A EAaDDebBBDCDDdCdAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız ADC D   bEDB  BacCbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız        a                             a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız De Ed b ca c Da   B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 1 33

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

264,735 42,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
YAĞIZ DEMİRCİ 120 52 46 22 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(509.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 84 121 121 509 % 42,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CeCCdDDCDBBbDeDaAaEACddACEeBEDcCCAbcCCDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 13 0 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız caeDedbCCddEadbAeCdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 10 14 3,50 % 12

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 8 10 22 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız  c b b EB dB a b    dc CeABc    EC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız bdCECBDDCAdbabcBDeba

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 0 1 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

200,644 86,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
YAĞIZ KATMER 120 26 28 66 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1027.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 127 192 257 257 1027 % 86,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 12 11 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CbCaEDa*DB Ee DaAE A     d eEaBe Acc CDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız D  D aa a ca Be aacE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız                      a CA               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız  Bdc eDD c b       a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

272,180 37,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
YAĞIZ TELLİLER 120 51 32 37 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(447.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 75 109 109 447 % 37,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CbCCEDaCDBBEDDDBAEEAdBec deBEccaaAcECCDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız DdCDAaaC EedaBDAeCcE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız b      E      B        CdA              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız eBCECdDDaACbe eBeBca

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

184,009 91,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
YAĞMUR KARAGÜLLE 120 17 14 89 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1097.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 133 203 271 271 1097 % 91,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız Cc   D CDB b  aBAE        D cbB CeD  C e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız    D      cE     CdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız    c  bb d         b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 0 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 4 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

KLASİK MANTIK 1 0 0 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

155,184 97,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
YASİR EFE İNCE 120 4 2 114 3 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1167.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 139 215 285 285 1167 % 97,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız    AcC e    C  C                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

KLASİK MANTIK 1 0 0 0

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 2 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

284,609 29,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
YUNUS ÇAĞLIYAN 120 54 28 38 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(350.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 51 75 75 350 % 29,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız ebCCEcabDadEDcDBAEbAaBCcdbeeE cCCADE CDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız D CDAEaCa BEeBDAeC E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız a A DCaE      B   E                    C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız b  dCBDDCAbbBDdBDBdC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 0 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 1 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 3 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 3 5 38

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

264,759 42,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
YUSUF OTURAK 120 47 26 47 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(508.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 83 120 120 508 % 42,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız bDCaabA CccEBe   C dd EABD DdB DCDDECCea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız ADbdDE CeEDBCbe BeDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız    AeC D dE e           C     C B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız De bd   BEeACD  B Be

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

215,041 76,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ZEHRA DEDELER 120 34 40 46 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(916.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 113 171 231 231 916 % 76,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B CACCEDDCDBBEDDDBAEEACBCACEDBEDBCCADECCDD

Cevaplarınız CcCCEcDCDBaEDDDeAaEA Bd bcbBdcBCCAec C D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B DECDAEDCCEBECBDADCBEEABBE

Cevaplarınız Db  Aab ec abBDAeCdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 5 25 -1,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 5 35 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B DEAEDCBEBEBBECBACAECBDACAABEDBBEECACABAC

Cevaplarınız b    a       d b        c               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 13 3 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ABCECBDDCACEBDABDBEC

Cevaplarınız eab CcbDdeda Ddc Bba

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TANIM TYT

282,512 30,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ZEYD ALİ GARİP 120 52 22 46 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(365.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 56 82 82 365 % 30,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız bDCC aACdcD cbbC C bAEEABDaDEBaDCDDECCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız ADbdc  CeaDB E EBCbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız   dAbC D  b C B  B           D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız a  aC   Bb ACDC BDB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TANIM TYT

241,981 59,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ZEYNEP KESECİLER 120 41 32 47 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(710.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 90 119 165 165 710 % 59,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 139 221 291 291 1193

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A DDCCEDACCBDEBDECACBCAEEABDDDEBBDCDDECCAC

Cevaplarınız DDCddeACdBcEBcb A e A EABDDabdBDCe ECC C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A ADCEDECCDEDBCEBEBCDAEBBAE

Cevaplarınız dD  c bdaacBaaBE eDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A DEBAACADBCEACABCEBBEBEBBCDEAEDCABACACEEB

Cevaplarınız   eAeCbD Cb C  C B            C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A DBCECBADBECACDCEBDBA

Cevaplarınız Da cdBADcbeA        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

Yapım Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 8 5 1 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0

KLASİK MANTIK 1 1 0 100

MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
