
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG TYT 1 528 1227 3817 153181

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,65 8,81 24,45 3,35 1,06 3,08 2,99 1,11 2,72 2,42 0,85 2,21 3,08 1,01 2,83 0,01 0,00 0,00 10,22 3,23 9,41 1,84 0,83 1,63 1,95 1,79 1,51 2,13 1,19 1,83 1,35 1,44 0,99 55,9921,32 50,66 291,860

Okul Ortalaması 27,62 8,83 25,41 3,68 1,00 3,43 3,30 1,12 3,02 2,60 0,91 2,38 3,16 1,05 2,90 0,01 0,00 0,01 9,48 3,19 8,68 1,64 0,82 1,43 2,04 2,01 1,54 1,80 1,16 1,51 1,23 1,44 0,87 56,5621,53 51,18 294,390

KATILIMLAR

1 0 NİSA KAYMAKÇALAN 12D 34 6 32,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 15 3 14,25 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 71 11 68,25 344,698 36542

2 0 NAZLICAN DARCAN 12D 34 6 32,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 11 3 10,25 3 0 3,00 3 3 2,25 3 1 2,75 2 0 2,00 68 21 62,75 329,637 45897

3 0 ZEYNEP KARA 12D 36 3 35,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 6 3 5,25 1 0 1,00 0 5 -1,25 1 1 0,75 1 1 0,75 60 17 55,75 307,653 61348

4 0 EBRAR YILMAZ 12D 33 4 32,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 7 2 6,50 1 2 0,50 2 3 1,25 58 14 54,50 304,277 63946

5 0 NUR ŞEKER 12D 32 7 30,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 6 3 5,25 2 2 1,50 1 2 0,50 1 3 0,25 59 19 54,25 303,824 64308

6 130 CANSIN UÇAR 12D 31 8 29,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 8 3 7,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 0 1,00 58 18 53,50 302,004 65714

7 0 SENA ŞİRİN 12D 35 5 33,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 1 4 0,00 1 1 0,75 1 3 0,25 57 14 53,50 301,317 66259

8 0 GÜLNİHAL KARATAŞ 12D 33 7 31,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 6 2 5,50 0 1 -0,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 1 0 1,00 58 19 53,25 300,647 66821

9 0 AYTÖRE DEMİR 12D 36 4 35,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 4 4,00 1 3 0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 57 18 52,50 298,511 68662

10 0 SELİN İKİZ 12D 32 8 30,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 0 3,00 2 3 1,25 8 1 7,75 1 1 0,75 2 0 2,00 1 1 0,75 2 1 1,75 57 19 52,25 298,396 68765

11 0 AHSEN AZRA NİŞLİ 12D 31 9 28,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 9 3 8,25 0 2 -0,50 1 5 -0,25 2 0 2,00 1 3 0,25 59 27 52,25 297,912 69198

12 0 ALEYNA E LLA 12D 28 9 25,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 0 3,00 2 1 1,75 9 3 8,25 3 0 3,00 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 55 16 51,00 294,181 72371

13 0 EMİR EFE GÖNÜL 12D 30 10 27,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 0 4,00 14 8 12,00 1 0 1,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 58 31 50,25 291,486 74666

14 0 DENİZ GÜLER 12D 30 8 28,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 2 1 1,75 8 2 7,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 54 16 50,00 291,170 74884

15 0 ALANUR DEMİR 12D 28 10 25,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 7 0 7,00 1 2 0,50 1 0 1,00 1 2 0,50 54 17 49,75 290,670 75359

16 0 ELİF BAYRAKTAR 12D 33 3 32,25 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 3 2,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 52 11 49,25 288,806 76914

17 0 ORHAN  EFE BODUROĞLU12D 28 11 25,25 5 0 5,00 4 0 4,00 3 0 3,00 3 1 2,75 5 2 4,50 1 0 1,00 3 1 2,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 53 17 48,75 288,022 77602

18 0 BADE GÖREN 12D 36 4 35,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 52 13 48,75 287,449 78117

19 0 İBRAHİM UTKU ERDEĞER12D 30 7 28,25 4 1 3,75 3 0 3,00 2 1 1,75 2 2 1,50 8 0 8,00 2 2 1,50 51 13 47,75 284,602 80593

20 0 ASYA ŞENGÖR 12D 31 7 29,25 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 3 1 2,75 7 3 6,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 51 15 47,25 282,702 82300

21 0 YA*MUR GÖKTAŞ 12D 28 8 26,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 9 3 8,25 1 2 0,50 51 18 46,50 280,781 83978

22 0 ESLEM ŞİMŞİR 12D 32 7 30,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 6 0 6,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 50 14 46,50 280,474 84312

23 0 AYŞE GÜL AĞIRBAŞ 12D 29 10 26,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 2 4,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 51 21 45,75 278,395 86209

24 0 BELİNAY KORUKMAZ 12D 31 9 28,75 5 0 5,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 4 0,00 2 1 1,75 50 21 44,75 275,904 88414

25 0 AHMET KAAN SESLİ 12D 29 9 26,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 3 1 2,75 2 3 1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 49 18 44,50 275,212 89035

26 0 ELİFSU DANACI 12D 31 7 29,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 2 5 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 48 18 43,50 272,227 91779

27 0 EMRE HAN GÜLMEZ 12D 28 10 25,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 7 2 6,50 1 1 0,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 48 28 41,00 264,178 99071

28 0 ZÜLEYHA KAPUCU 12D 27 7 25,25 5 0 5,00 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 44 17 39,75 260,713 102330

29 0 EZGİ ÖZKAYA 12D 31 9 28,75 4 1 3,75 1 1 0,75 4 0 4,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 1 0 1,00 43 17 38,75 258,153 104542
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG TYT 1 528 1227 3817 153181

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,65 8,81 24,45 3,35 1,06 3,08 2,99 1,11 2,72 2,42 0,85 2,21 3,08 1,01 2,83 0,01 0,00 0,00 10,22 3,23 9,41 1,84 0,83 1,63 1,95 1,79 1,51 2,13 1,19 1,83 1,35 1,44 0,99 55,9921,32 50,66 291,860

Okul Ortalaması 27,62 8,83 25,41 3,68 1,00 3,43 3,30 1,12 3,02 2,60 0,91 2,38 3,16 1,05 2,90 0,01 0,00 0,01 9,48 3,19 8,68 1,64 0,82 1,43 2,04 2,01 1,54 1,80 1,16 1,51 1,23 1,44 0,87 56,5621,53 51,18 294,390

KATILIMLAR

30 0 NEHİR KİBAR 12D 25 9 22,75 4 0 4,00 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 0 1,00 42 15 38,25 257,222 105396

31 0 İLKİM USLU 12D 28 11 25,25 2 3 1,25 3 0 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 42 22 36,50 251,733 110158

32 0 AHMET TAHİR VOLKAN 12D 26 11 23,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 43 29 35,75 249,570 111971

33 0 IŞI *Y YENİAY 12D 24 11 21,25 5 0 5,00 2 0 2,00 3 1 2,75 4 0 4,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 40 17 35,75 249,380 112096

34 0 NİSA GÜRLER 12D 27 11 24,25 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 2 1 1,75 1 3 0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 41 22 35,50 249,145 112404

35 0 SAMET BARAN ÇAKMER12D 26 9 23,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 1 1,75 3 0 3,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 40 18 35,50 248,705 112677

36 0 AZRA TUNCAY 12D 25 10 22,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 5 -1,25 42 28 35,00 247,303 113849

37 0 DERİN TUĞA 12D 26 13 22,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 0 3,00 2 2 1,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 41 27 34,25 244,765 115937

38 0 FATMANUR İNANÇ 12D 22 13 18,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 36 24 30,00 232,436 124774

39 0 ZEYNEPNAZ GÜLŞEN 12D 22 16 18,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 1 3 0,25 3 3 2,25 2 1 1,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 4 -1,00 39 37 29,75 231,970 125008

40 0 MERT DENİZ BALCI 12D 9 9 6,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 2 0 2,00 24 13 20,75 206,115 138435
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG TYT 1 528 1227 3817 153181

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,7 8,8 24,45 11,9 4,0 10,84 12,1 4,1 11,04 5,4 4,4 4,33 56,0 21,3 50,66 291,860

Okul Ortalaması 27,6 8,8 25,41 12,8 4,1 11,73 11,1 4,0 10,12 5,1 4,6 3,92 56,6 21,5 51,18 294,390

KATILIMLAR

1 0 NİSA KAYMAKÇALAN 12D 34 6 32,50 18 2 17,50 17 3 16,25 2 0 2,00 71 11 68,25 344,698 1 104 363 932 36542

2 0 NAZLICAN DARCAN 12D 34 6 32,50 12 8 10,00 14 3 13,25 8 4 7,00 68 21 62,75 329,637 2 131 436 1153 45897

3 0 ZEYNEP KARA 12D 36 3 35,25 15 4 14,00 7 3 6,25 2 7 0,25 60 17 55,75 307,653 3 185 561 1549 61348

4 0 EBRAR YILMAZ 12D 33 4 32,00 15 3 14,25 8 4 7,00 2 3 1,25 58 14 54,50 304,277 4 194 579 1622 63946

5 0 NUR ŞEKER 12D 32 7 30,25 17 2 16,50 6 3 5,25 4 7 2,25 59 19 54,25 303,824 5 198 585 1634 64308

6 130 CANSIN UÇAR 12D 31 8 29,00 14 3 13,25 8 3 7,25 5 4 4,00 58 18 53,50 302,004 6 206 597 1668 65714

7 0 SENA ŞİRİN 12D 35 5 33,75 19 1 18,75 3 8 1,00 57 14 53,50 301,317 7 210 603 1688 66259

8 0 GÜLNİHAL KARATAŞ 12D 33 7 31,25 16 2 15,50 6 3 5,25 3 7 1,25 58 19 53,25 300,647 8 213 608 1700 66821

9 0 AYTÖRE DEMİR 12D 36 4 35,00 13 6 11,50 5 4 4,00 3 4 2,00 57 18 52,50 298,511 9 226 632 1748 68662

10 0 SELİN İKİZ 12D 32 8 30,00 11 7 9,25 9 2 8,50 5 2 4,50 57 19 52,25 298,396 10 227 634 1752 68765

11 0 AHSEN AZRA NİŞLİ 12D 31 9 28,75 15 5 13,75 9 5 7,75 4 8 2,00 59 27 52,25 297,912 11 228 637 1762 69198

12 0 ALEYNA E LLA 12D 28 9 25,75 13 2 12,50 12 3 11,25 2 2 1,50 55 16 51,00 294,181 12 245 663 1845 72371

13 0 EMİR EFE GÖNÜL 12D 30 10 27,50 12 7 10,25 15 8 13,00 1 6 -0,50 58 31 50,25 291,486 13 254 676 1896 74666

14 0 DENİZ GÜLER 12D 30 8 28,00 14 3 13,25 8 2 7,50 2 3 1,25 54 16 50,00 291,170 14 255 677 1902 74884

15 0 ALANUR DEMİR 12D 28 10 25,50 16 3 15,25 7 0 7,00 3 4 2,00 54 17 49,75 290,670 15 259 681 1917 75359

16 0 ELİF BAYRAKTAR 12D 33 3 32,25 15 2 14,50 3 5 1,75 1 1 0,75 52 11 49,25 288,806 16 264 694 1962 76914

17 0 ORHAN  EFE BODUROĞLU12D 28 11 25,25 15 1 14,75 6 2 5,50 4 3 3,25 53 17 48,75 288,022 17 267 697 1975 77602

18 0 BADE GÖREN 12D 36 4 35,00 14 3 13,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 52 13 48,75 287,449 18 271 704 1994 78117

19 0 İBRAHİM UTKU ERDEĞER12D 30 7 28,25 11 4 10,00 8 0 8,00 2 2 1,50 51 13 47,75 284,602 19 280 726 2061 80593

20 0 ASYA ŞENGÖR 12D 31 7 29,25 13 3 12,25 7 3 6,25 0 2 -0,50 51 15 47,25 282,702 20 285 736 2101 82300

21 0 YA*MUR GÖKTAŞ 12D 28 8 26,00 13 5 11,75 9 3 8,25 1 2 0,50 51 18 46,50 280,781 21 292 745 2136 83978

22 0 ESLEM ŞİMŞİR 12D 32 7 30,25 12 5 10,75 6 0 6,00 0 2 -0,50 50 14 46,50 280,474 22 293 747 2146 84312

23 0 AYŞE GÜL AĞIRBAŞ 12D 29 10 26,50 16 3 15,25 5 2 4,50 1 6 -0,50 51 21 45,75 278,395 23 300 767 2195 86209

24 0 BELİNAY KORUKMAZ 12D 31 9 28,75 14 5 12,75 2 2 1,50 3 5 1,75 50 21 44,75 275,904 24 310 787 2251 88414

25 0 AHMET KAAN SESLİ 12D 29 9 26,75 14 3 13,25 3 1 2,75 3 5 1,75 49 18 44,50 275,212 25 312 791 2266 89035

26 0 ELİFSU DANACI 12D 31 7 29,25 13 5 11,75 2 5 0,75 2 1 1,75 48 18 43,50 272,227 26 327 818 2354 91779

27 0 EMRE HAN GÜLMEZ 12D 28 10 25,50 12 8 10,00 8 3 7,25 0 7 -1,75 48 28 41,00 264,178 27 363 880 2558 99071

28 0 ZÜLEYHA KAPUCU 12D 27 7 25,25 17 1 16,75 0 4 -1,00 0 5 -1,25 44 17 39,75 260,713 28 376 904 2639 102330

29 0 EZGİ ÖZKAYA 12D 31 9 28,75 11 4 10,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 43 17 38,75 258,153 29 382 916 2703 104542

30 0 NEHİR KİBAR 12D 25 9 22,75 14 2 13,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 42 15 38,25 257,222 30 387 923 2731 105396

31 0 İLKİM USLU 12D 28 11 25,25 11 7 9,25 1 2 0,50 2 2 1,50 42 22 36,50 251,733 31 398 950 2851 110158

32 0 AHMET TAHİR VOLKAN 12D 26 11 23,25 11 8 9,00 3 4 2,00 3 6 1,50 43 29 35,75 249,570 32 407 963 2899 111971

33 0 IŞI *Y YENİAY 12D 24 11 21,25 14 1 13,75 1 2 0,50 1 3 0,25 40 17 35,75 249,380 33 408 965 2903 112096

34 0 NİSA GÜRLER 12D 27 11 24,25 9 4 8,00 1 3 0,25 4 4 3,00 41 22 35,50 249,145 34 410 967 2915 112404

35 0 SAMET BARAN ÇAKMER12D 26 9 23,75 9 5 7,75 3 0 3,00 2 4 1,00 40 18 35,50 248,705 35 411 969 2921 112677

36 0 AZRA TUNCAY 12D 25 10 22,50 13 7 11,25 1 3 0,25 3 8 1,00 42 28 35,00 247,303 36 414 980 2954 113849

37 0 DERİN TUĞA 12D 26 13 22,75 12 5 10,75 2 3 1,25 1 6 -0,50 41 27 34,25 244,765 37 421 997 3016 115937

38 0 FATMANUR İNANÇ 12D 22 13 18,75 10 4 9,00 3 2 2,50 1 5 -0,25 36 24 30,00 232,436 38 456 1061 3234 124774

39 0 ZEYNEPNAZ GÜLŞEN 12D 22 16 18,00 9 9 6,75 5 4 4,00 3 8 1,00 39 37 29,75 231,970 39 458 1063 3240 125008

40 0 MERT DENİZ BALCI 12D 9 9 6,75 13 4 12,00 2 0 2,00 24 13 20,75 206,115 40 501 1138 3531 138435
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG TYT 1 528 1227 3817 153181

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,7 8,8 24,45 11,9 4,0 10,84 12,1 4,1 11,04 5,4 4,4 4,33 56,0 21,3 50,66 291,860

Okul Ortalaması 27,6 8,8 25,41 12,8 4,1 11,73 11,1 4,0 10,12 5,1 4,6 3,92 56,6 21,5 51,18 294,390

KATILIMLAR
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ORİJİNAL TG TYT 1

275,212 58,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AHMET KAAN SESLİ 120 49 18 53 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(89035.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 312 791 2266 89035 % 58,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

Cevaplarınız cBAeADbeCa DCBC CeEDEBCABAdBCAEeEAEDCcDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

Cevaplarınız ABdAAEDdEDBB  BDB Cb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Cevaplarınız Ca E            E                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Cevaplarınız   AcdCa d   C      b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Üç Nokta 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Ses Dalgası 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 1

249,570 73,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AHMET TAHİR VOLKAN 120 43 29 48 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(111971.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 407 963 2899 111971 % 73,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

Cevaplarınız cBAedDCA D DCaC bCaecBCABAEBaAEDEAEbCEbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

Cevaplarınız ABcdcEDcdaBB dBDBeCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Cevaplarınız  d E   cE  B               d   b        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Cevaplarınız   dbEbc   D C d e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Üç Nokta 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Ses Dalgası 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Enzimler 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 1

297,912 45,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AHSEN AZRA NİŞLİ 120 59 27 34 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(69198.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 228 637 1762 69198 % 45,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

Cevaplarınız cBceeDCcCDBDCaeaCCEDcBCABAEBCAEDEAEDCEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

Cevaplarınız ABbAAEDeEDBBccBDBACc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Cevaplarınız   a DA     B   C    C  BCCcBe  c c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Cevaplarınız  bAedda   D C e D eb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Üç Nokta 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 2 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Ses Dalgası 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Enzimler 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0



ORİJİNAL TG TYT 1

290,670 49,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ALANUR DEMİR 120 54 17 49 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(75359.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 259 681 1917 75359 % 49,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

Cevaplarınız dAADcBCaCcADcBCaCC DAECbABa EBEAEDDEbCEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

Cevaplarınız ABAEAEDEeDB BcAeEDCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 0 23 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 0 33 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

Cevaplarınız E      A   BBEED                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Cevaplarınız d e  A D        d Ce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Üç Nokta 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Ses Dalgası 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Enzimler 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0



ORİJİNAL TG TYT 1

294,181 47,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ALEYNA E LLA 120 55 16 49 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72371.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 245 663 1845 72371 % 47,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

Cevaplarınız BcADAeCeCaAc  CDCCBaA CCABCAEeEAaDbEECED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

Cevaplarınız ABAaAEDE DBBB  eE  B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

Cevaplarınız ED       dcB       DDECBD    aECE       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Cevaplarınız E        dC        b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Üç Nokta 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 4 2 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Ses Dalgası 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0



ORİJİNAL TG TYT 1

282,702 53,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ASYA ŞENGÖR 120 51 15 54 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(82300.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 285 736 2101 82300 % 53,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

Cevaplarınız ABAedDC CDd dBCDCCcDEBCABAEeCAEDEAEbCEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

Cevaplarınız ABEAd De DBBA B BACb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Cevaplarınız    E  D   d    CcD  C  B Ce             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Cevaplarınız     b     b         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

Üç Nokta 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 1 1 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Ses Dalgası 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 1

278,395 56,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AYŞE GÜL AĞIRBAŞ 120 51 21 48 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86209.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 300 767 2195 86209 % 56,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

Cevaplarınız ABbddDC CeBDCBCDCCEDcBCABecBaAEDEAEadEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

Cevaplarınız ABEAdEDcEDBBA BDBeCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Cevaplarınız  B E     BbBb       C                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Cevaplarınız  b  Ee    a     e ea

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Üç Nokta 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Ses Dalgası 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0



ORİJİNAL TG TYT 1

298,511 44,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AYTÖRE DEMİR 120 57 18 45 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(68662.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 226 632 1748 68662 % 44,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

Cevaplarınız ABABdDCbCDBDCBCcCCEDEBCABAEBaAEDEAEDCEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

Cevaplarınız AcbAAEDcEbBBAaB BeCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Cevaplarınız d   D c    B   CcD  C  a                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Cevaplarınız  b  Eed   D    D  b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Üç Nokta 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Ses Dalgası 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0



ORİJİNAL TG TYT 1

247,303 74,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AZRA TUNCAY 120 42 28 50 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(113849.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 414 980 2954 113849 % 74,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

Cevaplarınız BAdDcBa     EBdDCCBDAEeCABCAEBEAEDbccdEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

Cevaplarınız ABAdAEDEcDBedabAbDCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 0 30 0,00 % 0

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

Cevaplarınız                               a d dB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Cevaplarınız EbCc A b      ced be

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

Üç Nokta 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Ses Dalgası 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Enzimler 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0



ORİJİNAL TG TYT 1

287,449 51,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
BADE GÖREN 120 52 13 55 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(78117.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 271 704 1994 78117 % 51,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

Cevaplarınız cBABADecCDBDCBCDCCEDEBCABAEeCAEDEAEDCEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

Cevaplarınız ABEAAEDd DBB  BDBeCa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Cevaplarınız  a d    c  d                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Cevaplarınız      Cc   c C       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Üç Nokta 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Ses Dalgası 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 1

275,904 57,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
BELİNAY KORUKMAZ 120 50 21 49 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(88414.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 310 787 2251 88414 % 57,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

Cevaplarınız ABcBdDCACDBcCBCeCCcDEBCABAdBCcEDEAEbdEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

Cevaplarınız ABEAAEDdEDBcA dDBedE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Cevaplarınız   C        c                e    E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Cevaplarınız d c Edc  cD C       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Üç Nokta 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Ses Dalgası 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 1

302,004 42,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  130
CANSIN UÇAR 120 58 18 44 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(65714.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 206 597 1668 65714 % 42,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

Cevaplarınız AdceeDC CDBDCdCaCbEDEBCABAEBCAEDEAEDdEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

Cevaplarınız ABcAAEDd DBBe B BACE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Cevaplarınız  B  D    B BC aaE   e    C B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Cevaplarınız C c Edd A Db    D   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Üç Nokta 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 1 0 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Ses Dalgası 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 1

291,170 48,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
DENİZ GÜLER 120 54 16 50 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74884.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 255 677 1902 74884 % 48,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

Cevaplarınız ABbebDC CDBDCdCcCCEDEBCABAEeaA DEAEaCEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

Cevaplarınız ABdAdEDBEDBBA B B Cb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Cevaplarınız  BCE Ac d      CED       C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Cevaplarınız  d   b    D   C   e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Üç Nokta 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 1 0 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Ses Dalgası 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Enzimler 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0



ORİJİNAL TG TYT 1

244,765 75,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
DERİN TUĞA 120 41 27 52 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(115937.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 421 997 3016 115937 % 75,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

Cevaplarınız cBcB DCACbBaCBdDCCbDcBCABAdeaAEDaAEDCcDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

Cevaplarınız ABaAAEDdEbBB  B BeCa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Cevaplarınız        E B c                   b c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Cevaplarınız      e d eDbe      b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Üç Nokta 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Ses Dalgası 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 1

304,277 41,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EBRAR YILMAZ 120 58 14 48 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63946.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 194 579 1622 63946 % 41,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

Cevaplarınız cBABdDC  DB CBCcCCEDEBCABAEBCAEDEAEDdEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

Cevaplarınız ABEAAEDeEbBBA d BACE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Cevaplarınız                     Cb BCCDBeE c Ed     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Cevaplarınız  dAbdC              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

Üç Nokta 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 3 0 75

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Ses Dalgası 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 1

288,806 50,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ELİF BAYRAKTAR 120 52 11 57 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(76914.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 264 694 1962 76914 % 50,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 3 4 32,25 % 81

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

Cevaplarınız ABA dDC CDBDCBC dCE EBCABAEBCeEDEAEDCEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

Cevaplarınız AB AAED EDBBAaB BeCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Cevaplarınız       c         d      B C B d a d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Cevaplarınız          dD         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Üç Nokta 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 1 0 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Ses Dalgası 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 1

272,227 59,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ELİFSU DANACI 120 48 18 54 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(91779.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 327 818 2354 91779 % 59,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

Cevaplarınız BAADcBC  aeaEBCDCCBDAcCCABCAEeEAEDaEECED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

Cevaplarınız dBAEAEeEBDBBa  dbDCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

Cevaplarınız E           B aa  b      e   d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Cevaplarınız   e  A D            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Üç Nokta 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Ses Dalgası 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 1

291,486 48,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EMİR EFE GÖNÜL 120 58 31 31 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74666.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 254 676 1896 74666 % 48,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

Cevaplarınız BAdDcBCBCbcDEBCDCbBDAbCCABCAEeaAEDbEECEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

Cevaplarınız ABAcAEbceDBBcacAE CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 8 8 12,00 % 40

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 15 8 17 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

Cevaplarınız EDedCc  EC BB EDabCDa CB C  baE         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Cevaplarınız bca  c e e         D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Üç Nokta 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 4 2 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Ses Dalgası 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 1

264,178 64,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EMRE HAN GÜLMEZ 120 48 28 44 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(99071.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 363 880 2558 99071 % 64,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

Cevaplarınız cBceADCcCDBcC C CCcDEBCABAEBaAdDEAEbCEbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

Cevaplarınız ABaAcEeBEeBBAdBbBeCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Cevaplarınız  BeEDd E B                DB   d E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 7 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Cevaplarınız  ac b dd  a       e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Üç Nokta 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 1 0 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Ses Dalgası 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0



ORİJİNAL TG TYT 1

280,474 55,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ESLEM ŞİMŞİR 120 50 14 56 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(84312.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 293 747 2146 84312 % 55,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

Cevaplarınız BAADAeCeCc DEBCDCCBaAECCABCAdeEAEDDbECED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

Cevaplarınız ABAdAcDEdDBBa  eE CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 0 24 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 0 34 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

Cevaplarınız E   C            CCD    D               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Cevaplarınız   e    b            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Üç Nokta 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Ses Dalgası 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 1

258,153 68,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EZGİ ÖZKAYA 120 43 17 60 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(104542.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 382 916 2703 104542 % 68,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

Cevaplarınız BAdDceacCDADEBCDCCBDAaCCABCeEeEcEDDEECED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

Cevaplarınız dBAEAE   bBBB AeE eB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

Cevaplarınız b      c   d   c                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Cevaplarınız        D            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Üç Nokta 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Ses Dalgası 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 1

232,436 81,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
FATMANUR İNANÇ 120 36 24 60 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(124774.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 456 1061 3234 124774 % 81,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

Cevaplarınız cBcedD c D aCeC CeEaEaaABAEBdA DEAEbCEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

Cevaplarınız dBEAdEDdEc     DB CE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Cevaplarınız d C  c   B B                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Cevaplarınız   c cCb   a    b    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Üç Nokta 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Ses Dalgası 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 1

300,647 43,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
GÜLNİHAL KARATAŞ 120 58 19 43 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(66821.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 213 608 1700 66821 % 43,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

Cevaplarınız cBABeDCACeBDCBCbCCcDEBCABAEBCAEeEAEDdEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

Cevaplarınız ABEAAEDdEDBB BB BACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Cevaplarınız     D    d BC   cD  C    C     c        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Cevaplarınız  ec aeb  eDcC     D 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Üç Nokta 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 1 0 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Ses Dalgası 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 1

284,602 52,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
İBRAHİM UTKU ERDEĞER 120 51 13 56 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80593.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 280 726 2061 80593 % 52,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

Cevaplarınız cAdDABC   cDbBCDCCBeAECCABaAEBEAEDDEECEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

Cevaplarınız ABAdAE E DBBa  eb CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 0 22 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 0 32 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

Cevaplarınız EDD C      BB   D C                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Cevaplarınız EcC  c              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Üç Nokta 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Ses Dalgası 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 1

251,733 71,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
İLKİM USLU 120 42 22 56 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(110158.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 398 950 2851 110158 % 71,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

Cevaplarınız BAADABa CabacBCeCdBDAcCCABCAdeEAEDbEECED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

Cevaplarınız cBecAE E DBBBecdEbCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

Cevaplarınız        A   c  c                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Cevaplarınız b C  d D            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Üç Nokta 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Ses Dalgası 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 1

249,380 73,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
IŞI *Y YENİAY 120 40 17 63 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(112096.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 408 965 2903 112096 % 73,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

Cevaplarınız ABcedDC CDdDCBCcCCEac CAeAEedAEDEAEb E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 1 5 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

Cevaplarınız ABEAAED   BB dB BACE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Cevaplarınız              D            a      c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Cevaplarınız      da   D   e     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Üç Nokta 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 2 44

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Ses Dalgası 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Enzimler 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 1

206,115 90,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
MERT DENİZ BALCI 120 24 13 83 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(138435.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 501 1138 3531 138435 % 90,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 9 22 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

Cevaplarınız ABbBdDCc e eCBC d  ecBa                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

Cevaplarınız ABbAAcDeEDBB  cDB CE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Cevaplarınız   A E               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Üç Nokta 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 4 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Ses Dalgası 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 1

329,637 29,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NAZLICAN DARCAN 120 68 21 31 62 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45897.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 131 436 1153 45897 % 29,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

Cevaplarınız BAADcBCBCDcDEBCDCCBbAECCABCAbeEAEDbEECED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

Cevaplarınız cBAEAEcEecBBBcAdaDeB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

Cevaplarınız EbD CEBAdb B  ED  C          BE E      C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Cevaplarınız EaC bAdDb C  CDC    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Üç Nokta 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Ses Dalgası 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 1

257,222 68,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NEHİR KİBAR 120 42 15 63 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(105396.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 387 923 2731 105396 % 68,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

Cevaplarınız ABAe Db CDB CeC Cb DcBCABAEe AEDEdEbCEbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

Cevaplarınız AB AAEDB  BBA aDBeCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Cevaplarınız            d  c c                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Cevaplarınız     ECa   D         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

Üç Nokta 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 0 60

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Ses Dalgası 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 1

249,145 73,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NİSA GÜRLER 120 41 22 57 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(112404.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 410 967 2915 112404 % 73,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

Cevaplarınız ABAB DdcCe DCBdDdCcDEcCeBAEBaAEDEAEbCdDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

Cevaplarınız AB  cEc E BBc B B Cb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Cevaplarınız     b      c     D         d            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Cevaplarınız   A Ee   cD C  b b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Üç Nokta 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Ses Dalgası 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 1

344,698 23,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NİSA KAYMAKÇALAN 120 71 11 38 68 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36542.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 104 363 932 36542 % 23,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

Cevaplarınız ABAcADCACaBeCBCaCCEDbBCABAEeCAEDEAEDCEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

Cevaplarınız ABEAAEDeEDBBAdBDBACE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Cevaplarınız  B ED    B BCDD E   C DBaCcBeE E E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Cevaplarınız           D       D 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Üç Nokta 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 1 2 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Ses Dalgası 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 1

303,824 41,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NUR ŞEKER 120 59 19 42 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64308.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 198 585 1634 64308 % 41,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

Cevaplarınız BcdDABCB DADEBCDCCBDAECeABaAdeEAEDDEEeED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

Cevaplarınız ABAEAEDEeDBBB AAbDCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

Cevaplarınız   D   B  a BB cD dC                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Cevaplarınız Ede  A D b   ec d Ce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Üç Nokta 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 2 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Ses Dalgası 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Enzimler 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0



ORİJİNAL TG TYT 1

288,022 50,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ORHAN  EFE BODUROĞLU 120 53 17 50 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(77602.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 267 697 1975 77602 % 50,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

Cevaplarınız BceDcdbBCcA EaCaCCdaAECCABdAEBEAEDDEECED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

Cevaplarınız ABAEAEDE DBBB  eE CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

Cevaplarınız E D        B  cD  e      C    E         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Cevaplarınız E Cb A a     C  d   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

Üç Nokta 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 1 0 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Ses Dalgası 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Enzimler 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 1

248,705 73,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
SAMET BARAN ÇAKMER 120 40 18 62 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(112677.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 411 969 2921 112677 % 73,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

Cevaplarınız  BAeADdeCD aaBC CbEDEBCABAEeCAEDEAEb E d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

Cevaplarınız AB AcEDd eBB  d B Ca     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Cevaplarınız    E     B      E                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Cevaplarınız   AedC   ce         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Üç Nokta 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 2 56

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Ses Dalgası 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 1

298,396 44,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
SELİN İKİZ 120 57 19 44 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(68765.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 227 634 1752 68765 % 44,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

Cevaplarınız ABccdDCACDaaCeCDCCEDEBCABAEeCAbDEAEDCEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

Cevaplarınız ABEAdEDede BA BcBeCa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Cevaplarınız  dCED      BC   E   C  B       E c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Cevaplarınız     EC   bD    bD  C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Üç Nokta 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Ses Dalgası 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 1

301,317 43,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
SENA ŞİRİN 120 57 14 49 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(66259.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 210 603 1688 66259 % 43,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

Cevaplarınız ABABdDCcCDBaCBCDCCEbdBCABAEBCAEDEAEDCEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

Cevaplarınız ABEAAEDdEDBBABBDBACE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Cevaplarınız  eAb ba   D a  ba eC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Üç Nokta 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Ses Dalgası 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0



ORİJİNAL TG TYT 1

280,781 54,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
YA*MUR GÖKTAŞ 120 51 18 51 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(83978.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 292 745 2136 83978 % 54,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

Cevaplarınız BceDAcC    DcBCbCCBDAECCcBCAEeEAEDDEECEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

Cevaplarınız dBAaAEDdeDBBa A EDCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

Cevaplarınız E  d  B aC dB ED CC      C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Cevaplarınız dEd                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Üç Nokta 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 1 0 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Ses Dalgası 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 1

307,653 40,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ZEYNEP KARA 120 60 17 43 55 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(61348.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 185 561 1549 61348 % 40,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

Cevaplarınız BAADABCBCa DEBCaCCBeAECCABCAEBEAEDDEECED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

Cevaplarınız ABAdAEDEdDBBacAAE CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

Cevaplarınız E   C  A   B  E a e   a  C    E         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Cevaplarınız baec c Dc     D    e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Üç Nokta 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 1 1 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Ses Dalgası 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0



ORİJİNAL TG TYT 1

231,970 81,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ZEYNEPNAZ GÜLŞEN 120 39 37 44 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(125008.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 458 1063 3240 125008 % 81,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

Cevaplarınız BcdDAebe ccDaBCDCddDA CCABdAdeEAEeDEEbEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

Cevaplarınız ABAaAEe aDBBcaccb aB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

Cevaplarınız   D        B  a          Ce  cE       Ee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Cevaplarınız E eD Ab  b   ac  bbe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Üç Nokta 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 1 0 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Ses Dalgası 1 1 0 100

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0



ORİJİNAL TG TYT 1

260,713 66,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ZÜLEYHA KAPUCU 120 44 17 59 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(102330.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 376 904 2639 102330 % 66,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 528 1227 3817 153181

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

Cevaplarınız cBAedbC    aCBd  CEDEdCABAEBCAEDEAEDCEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

Cevaplarınız ABEAAEDBEDBB  aDBACE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Cevaplarınız    d     e      c   e                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Cevaplarınız   cc      a     c e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Üç Nokta 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Ses Dalgası 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL TG TYT 1

Okul İlçe İl Genel

528 1227 3817 153181

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Metne Sözcük Yerleştirme B  

37

%92,50

1

%2,50

2

%5,00
   

Doğru (%92,50)

Yanlış (%7,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Sözcükte Anlam A

24

%60,00
 

15

%37,50
  

1

%2,50
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%2,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-5 Söz Öbeklerinde Anlam A

12

%30,00

1

%2,50
 

19

%47,50

5

%12,50

3

%7,50
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%62,50)

Boş (%7,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-6 CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU D  

1

%2,50
 

39

%97,50
   

Doğru (%97,50)

Yanlış (%2,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU A

22

%55,00

3

%7,50

15

%37,50
    

Doğru (%55,00)

Yanlış (%45,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Cümlede Kavramlar B  

18

%45,00

3

%7,50

2

%5,00

16

%40,00

1

%2,50
 

Doğru (%45,00)

Yanlış (%52,50)

Boş (%2,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-7 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri C

3

%7,50

4

%10,00

29

%72,50

2

%5,00

1

%2,50

1

%2,50
 

Doğru (%72,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%2,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-11 CÜMLENİN ÖGELERİ B

2

%5,00

20

%50,00

1

%2,50

2

%5,00

3

%7,50

12

%30,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%30,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-9 Fiilimsiler - Karma C   

29

%72,50
  

11

%27,50
 

Doğru (%72,50)

Yanlış (%0,00)

Boş (%27,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-16 SES BİLGİSİ D

7

%17,50

2

%5,00

8

%20,00

10

%25,00

1

%2,50

12

%30,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%45,00)

Boş (%30,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8 Büyük Harflerin Yazılışı A

11

%27,50

2

%5,00

11

%27,50
 

3

%7,50

13

%32,50
 

Doğru (%27,50)

Yanlış (%40,00)

Boş (%32,50)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL TG TYT 1

Okul İlçe İl Genel

528 1227 3817 153181

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-12 NOKTALAMA İŞARETLERİ D

8

%20,00
 

3

%7,50

22

%55,00

2

%5,00

5

%12,50
 

Doğru (%55,00)

Yanlış (%32,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-21 Üç Nokta E

1

%2,50

2

%5,00

10

%25,00

1

%2,50

25

%62,50

1

%2,50
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%35,00)

Boş (%2,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-14 Düşünceyi Geliştirme Yolları B

3

%7,50

30

%75,00
 

2

%5,00

3

%7,50

2

%5,00
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%5,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-17 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle C  

1

%2,50

34

%85,00

4

%10,00
 

1

%2,50
 

Doğru (%85,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%2,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-10 Paragrafı İkiye Ayırma D

5

%12,50

2

%5,00
 

27

%67,50

5

%12,50

1

%2,50
 

Doğru (%67,50)

Yanlış (%30,00)

Boş (%2,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Paragrafa Cümle Yerleştirme C   

36

%90,00

3

%7,50

1

%2,50
  

Doğru (%90,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-13 Cümlelerden Paragraf Oluşturma C

1

%2,50

1

%2,50

35

%87,50

3

%7,50
   

Doğru (%87,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-22 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama B

1

%2,50

33

%82,50

1

%2,50

3

%7,50
 

2

%5,00
 

Doğru (%82,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%5,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-20 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

5

%12,50

2

%5,00
 

28

%70,00

4

%10,00

1

%2,50
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%27,50)

Boş (%2,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-24 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

38

%95,00
   

1

%2,50

1

%2,50
 

Doğru (%95,00)

Yanlış (%2,50)

Boş (%2,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) E

2

%5,00

2

%5,00

7

%17,50
 

25

%62,50

4

%10,00
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%27,50)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-23 Diyaloğun Yorumlanması C

2

%5,00
 

37

%92,50
 

1

%2,50
  

Doğru (%92,50)

Yanlış (%7,50)

Boş (%0,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL TG TYT 1

Okul İlçe İl Genel

528 1227 3817 153181

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-18 Paragrafın Yorumlanması C  

4

%10,00

32

%80,00
 

3

%7,50

1

%2,50
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%17,50)

Boş (%2,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-26 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

37

%92,50
 

1

%2,50
 

1

%2,50

1

%2,50
 

Doğru (%92,50)

Yanlış (%5,00)

Boş (%2,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-25 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B  

38

%95,00
  

1

%2,50

1

%2,50
 

Doğru (%95,00)

Yanlış (%2,50)

Boş (%2,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-29 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

10

%25,00
 

24

%60,00

4

%10,00
 

2

%5,00
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%35,00)

Boş (%5,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-30 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

35

%87,50
 

1

%2,50
 

2

%5,00

2

%5,00
 

Doğru (%87,50)

Yanlış (%7,50)

Boş (%5,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Paragrafın Yorumlanması E  

1

%2,50

1

%2,50

7

%17,50

30

%75,00

1

%2,50
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%22,50)

Boş (%2,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Paragrafın Yorumlanması B  

20

%50,00
  

19

%47,50

1

%2,50
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%47,50)

Boş (%2,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-33 Paragrafa Özgü Soru Kökü E

2

%5,00
   

37

%92,50

1

%2,50
 

Doğru (%92,50)

Yanlış (%5,00)

Boş (%2,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-34 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

37

%92,50
 

1

%2,50

1

%2,50
 

1

%2,50
 

Doğru (%92,50)

Yanlış (%5,00)

Boş (%2,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

1

%2,50

1

%2,50
 

1

%2,50

34

%85,00

3

%7,50
 

Doğru (%85,00)

Yanlış (%7,50)

Boş (%7,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Paragrafın Yorumlanması D    

36

%90,00

3

%7,50

1

%2,50
 

Doğru (%90,00)

Yanlış (%7,50)

Boş (%2,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

3

%7,50

14

%35,00
 

22

%55,00
 

1

%2,50
 

Doğru (%55,00)

Yanlış (%42,50)

Boş (%2,50)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL TG TYT 1

Okul İlçe İl Genel

528 1227 3817 153181

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E  

1

%2,50

1

%2,50
 

37

%92,50

1

%2,50
 

Doğru (%92,50)

Yanlış (%5,00)

Boş (%2,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-38 Anlatım Teknikleri E  

1

%2,50

3

%7,50

1

%2,50

34

%85,00

1

%2,50
 

Doğru (%85,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%2,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C  

1

%2,50

29

%72,50

6

%15,00

1

%2,50

3

%7,50
 

Doğru (%72,50)

Yanlış (%20,00)

Boş (%7,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E   

1

%2,50

1

%2,50

36

%90,00

2

%5,00
 

Doğru (%90,00)

Yanlış (%5,00)

Boş (%5,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D  

9

%22,50
 

28

%70,00
 

3

%7,50
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%22,50)

Boş (%7,50)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-5 İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları A

26

%65,00
 

6

%15,00

8

%20,00
   

Doğru (%65,00)

Yanlış (%35,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-2 İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya B  

39

%97,50

1

%2,50
    

Doğru (%97,50)

Yanlış (%2,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına
Etkisi A

37

%92,50
  

1

%2,50

1

%2,50

1

%2,50
 

Doğru (%92,50)

Yanlış (%5,00)

Boş (%2,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-3 Sevr Antlaşması E

5

%12,50

3

%7,50

4

%10,00

6

%15,00

18

%45,00

4

%10,00
 

Doğru (%45,00)

Yanlış (%45,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-1 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti A

39

%97,50
  

1

%2,50
   

Doğru (%97,50)

Yanlış (%2,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-6 Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. E   

2

%5,00
 

37

%92,50

1

%2,50
 

Doğru (%92,50)

Yanlış (%5,00)

Boş (%2,50)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL TG TYT 1

Okul İlçe İl Genel

528 1227 3817 153181

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını
açıklar. D

1

%2,50

4

%10,00

2

%5,00

22

%55,00

5

%12,50

6

%15,00
 

Doğru (%55,00)

Yanlış (%30,00)

Boş (%15,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum
süreçleri ile ilişkilendirir. E   

1

%2,50

3

%7,50

28

%70,00

8

%20,00
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-8 Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler B

1

%2,50

5

%12,50

4

%10,00

11

%27,50

11

%27,50

8

%20,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%67,50)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7 Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. D  

1

%2,50

2

%5,00

36

%90,00

1

%2,50
  

Doğru (%90,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12 Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. B  

38

%95,00

1

%2,50
  

1

%2,50
 

Doğru (%95,00)

Yanlış (%2,50)

Boş (%2,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-11

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. B  

36

%90,00
  

1

%2,50

3

%7,50
 

Doğru (%90,00)

Yanlış (%2,50)

Boş (%7,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-15

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce
ortamını açıklar. B

7

%17,50

25

%62,50

3

%7,50

4

%10,00
 

1

%2,50
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%35,00)

Boş (%2,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-14

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6.
yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

B
5

%12,50

2

%5,00

4

%10,00

4

%10,00

1

%2,50

24

%60,00
 

Doğru (%5,00)

Yanlış (%35,00)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. A

18

%45,00

1

%2,50

5

%12,50
 

1

%2,50

15

%37,50
 

Doğru (%45,00)

Yanlış (%17,50)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-18 Gönül Coğrafyamız A

13

%32,50
 

1

%2,50

3

%7,50

16

%40,00

7

%17,50
 

Doğru (%32,50)

Yanlış (%50,00)

Boş (%17,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20 Allah İnsan İlişkisi E

6

%15,00

10

%25,00

1

%2,50
 

23

%57,50
  

Doğru (%57,50)

Yanlış (%42,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Kur'an'da Bazı Kavramlar D  

2

%5,00

1

%2,50

18

%45,00
 

19

%47,50
 

Doğru (%45,00)

Yanlış (%7,50)

Boş (%47,50)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL TG TYT 1

Okul İlçe İl Genel

528 1227 3817 153181

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-19 Kur'an'a Göre Hz. Muhammed C

1

%2,50
 

35

%87,50

1

%2,50

2

%5,00

1

%2,50
 

Doğru (%87,50)

Yanlış (%10,00)

Boş (%2,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Güncel Dinî Meseleler B  

40

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-21 Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. C      

40

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-25

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. D      

40

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-24

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6.
yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

C      

40

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6.
yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

D      

40

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Felsefi Okuma ve Yazma D      

40

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4 Rasyonel Sayılar E  

1

%2,63
 

2

%5,26

19

%50,00

16

%42,11
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%7,89)

Boş (%42,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Üslü ifadeler D  

1

%2,63

3

%7,89

4

%10,53
 

30

%78,95
 

Doğru (%10,53)

Yanlış (%10,53)

Boş (%78,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-5 Köklü ifadeler D  

1

%2,63
 

12

%31,58

1

%2,63

24

%63,16
 

Doğru (%31,58)

Yanlış (%5,26)

Boş (%63,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar C   

1

%2,63

4

%10,53
 

33

%86,84
 

Doğru (%2,63)

Yanlış (%10,53)

Boş (%86,84)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL TG TYT 1

Okul İlçe İl Genel

528 1227 3817 153181

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler C

1

%2,63
 

9

%23,68
 

1

%2,63

27

%71,05
 

Doğru (%23,68)

Yanlış (%5,26)

Boş (%71,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 Mutlak Değerli Eşitsizlikler E   

2

%5,26
 

3

%7,89

33

%86,84
 

Doğru (%7,89)

Yanlış (%5,26)

Boş (%86,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-2 Sayı Basamakları B

2

%5,26

8

%21,05
 

2

%5,26
 

26

%68,42
 

Doğru (%21,05)

Yanlış (%10,53)

Boş (%68,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Tek ve Çift Sayılar A

6

%15,79
 

2

%5,26

1

%2,63
 

29

%76,32
 

Doğru (%15,79)

Yanlış (%7,89)

Boş (%76,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-9 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler E

1

%2,63
 

1

%2,63

2

%5,26

2

%5,26

32

%84,21
 

Doğru (%5,26)

Yanlış (%10,53)

Boş (%84,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-13 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler C

1

%2,63

2

%5,26

6

%15,79

1

%2,63
 

28

%73,68
 

Doğru (%15,79)

Yanlış (%10,53)

Boş (%73,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-14 Fonksiyon Grafikleri D   

1

%2,63

2

%5,26
 

35

%92,11
 

Doğru (%5,26)

Yanlış (%2,63)

Boş (%92,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-12 Önermeler ve Bileşik Önermeler B  

18

%47,37

4

%10,53

4

%10,53
 

12

%31,58
 

Doğru (%47,37)

Yanlış (%21,05)

Boş (%31,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 VERİ B  

13

%34,21
 

1

%2,63

1

%2,63

23

%60,53
 

Doğru (%34,21)

Yanlış (%5,26)

Boş (%60,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Kesir Problemleri E  

1

%2,63
 

1

%2,63

1

%2,63

35

%92,11
 

Doğru (%2,63)

Yanlış (%5,26)

Boş (%92,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-17 Sayı Problemleri E

2

%5,26
 

8

%21,05

1

%2,63

11

%28,95

16

%42,11
 

Doğru (%28,95)

Yanlış (%28,95)

Boş (%42,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-18 Bölünebilme Kuralları D

1

%2,63
 

1

%2,63

11

%28,95
 

25

%65,79
 

Doğru (%28,95)

Yanlış (%5,26)

Boş (%65,79)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL TG TYT 1

Okul İlçe İl Genel

528 1227 3817 153181

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Periyodik Durumlar D

3

%7,89
 

1

%2,63

2

%5,26
 

32

%84,21
 

Doğru (%5,26)

Yanlış (%10,53)

Boş (%84,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Sayı Problemleri C

1

%2,63

1

%2,63

6

%15,79

1

%2,63
 

29

%76,32
 

Doğru (%15,79)

Yanlış (%7,89)

Boş (%76,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-21 Yaş Problemleri C  

1

%2,63

14

%36,84
 

4

%10,53

19

%50,00
 

Doğru (%36,84)

Yanlış (%13,16)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-22 Sayı Problemleri D  

1

%2,63
 

3

%7,89
 

34

%89,47
 

Doğru (%7,89)

Yanlış (%2,63)

Boş (%89,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Hareket Problemleri D

1

%2,63
  

1

%2,63
 

36

%94,74
 

Doğru (%2,63)

Yanlış (%2,63)

Boş (%94,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Karışım Problemleri E     

1

%2,63

37

%97,37
 

Doğru (%2,63)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-25 Karışım Problemleri C

2

%5,26
 

4

%10,53
  

32

%84,21
 

Doğru (%10,53)

Yanlış (%5,26)

Boş (%84,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-24 Kesir Problemleri B

1

%2,63

8

%21,05
   

29

%76,32
 

Doğru (%21,05)

Yanlış (%2,63)

Boş (%76,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Sayı Problemleri D    

3

%7,89
 

35

%92,11
 

Doğru (%7,89)

Yanlış (%0,00)

Boş (%92,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-26 Karışım Problemleri C   

13

%34,21
 

1

%2,63

24

%63,16
 

Doğru (%34,21)

Yanlış (%2,63)

Boş (%63,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-29 Sayma Yöntemleri D     

5

%13,16

33

%86,84
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%13,16)

Boş (%86,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-30 Oran ve Orantı E    

1

%2,63

2

%5,26

35

%92,11
 

Doğru (%5,26)

Yanlış (%2,63)

Boş (%92,11)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL TG TYT 1

Okul İlçe İl Genel

528 1227 3817 153181

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Karışım Problemleri D

1

%2,63

1

%2,63

2

%5,26

2

%5,26

1

%2,63

31

%81,58
 

Doğru (%5,26)

Yanlış (%13,16)

Boş (%81,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 OLASILIK B

2

%5,26

7

%18,42

1

%2,63

3

%7,89
 

25

%65,79
 

Doğru (%18,42)

Yanlış (%15,79)

Boş (%65,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-34 Üçgende Açılar E

1

%2,63
 

4

%10,53

1

%2,63

10

%26,32

22

%57,89
 

Doğru (%26,32)

Yanlış (%15,79)

Boş (%57,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-33 Üçgende Kenar-Açı İlişkileri C   

1

%2,63
  

37

%97,37
 

Doğru (%2,63)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-32 Üçgenlerin Benzerliği E

1

%2,63

2

%5,26

3

%7,89

2

%5,26

4

%10,53

26

%68,42
 

Doğru (%10,53)

Yanlış (%21,05)

Boş (%68,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-31 Üçgende Kenar-Açı İlişkileri D      

38

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-35 Üçgende Alan B    

2

%5,26
 

36

%94,74
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%5,26)

Boş (%94,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-39 Çokgenler B  

1

%2,63
   

37

%97,37
 

Doğru (%2,63)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-37 Paralelkenar A      

38

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-40 Dairede Çevre ve Alan C      

38

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-36 Prizmalar E     

1

%2,63

37

%97,37
 

Doğru (%2,63)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Prizmalar C   

1

%2,63
 

1

%2,63

36

%94,74
 

Doğru (%2,63)

Yanlış (%2,63)

Boş (%94,74)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL TG TYT 1

Okul İlçe İl Genel

528 1227 3817 153181

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-5

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı
arasında ilişki kurar. E

1

%2,50

5

%12,50

1

%2,50

6

%15,00

16

%40,00

11

%27,50
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%32,50)

Boş (%27,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki
ilişkiyi açıklar. E

7

%17,50

3

%7,50

5

%12,50

4

%10,00

1

%2,50

20

%50,00
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%47,50)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-6

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma
(kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. C

1

%2,50

3

%7,50

12

%30,00

5

%12,50

11

%27,50

8

%20,00
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-4 Ses Dalgası D  

4

%10,00

4

%10,00

1

%2,50

2

%5,00

29

%72,50
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%72,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-1

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini
analiz eder. C  

1

%2,50

1

%2,50

1

%2,50
 

37

%92,50
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%5,00)

Boş (%92,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve
özelliklerini açıklar. A

14

%35,00
 

9

%22,50

2

%5,00
 

15

%37,50
 

Doğru (%35,00)

Yanlış (%27,50)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-2

Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye
ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak
kaydeder.

C
1

%2,50

4

%10,00
 

3

%7,50

2

%5,00

30

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-11

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma
alanlarını açıklar. D

5

%12,50

3

%7,50

1

%2,50

22

%55,00

2

%5,00

7

%17,50
 

Doğru (%55,00)

Yanlış (%27,50)

Boş (%17,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-12

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini
açıklar. A  

3

%7,50

2

%5,00
  

35

%87,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-10

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri
sınıflandırır. A  

3

%7,50

3

%7,50

2

%5,00

3

%7,50

29

%72,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%27,50)

Boş (%72,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8 Kimyanın temel kanunlarını açıklar. C   

2

%5,00

2

%5,00
 

36

%90,00
 

Doğru (%5,00)

Yanlış (%5,00)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri
açıklar. A

1

%2,50
  

1

%2,50
 

38

%95,00
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%2,50)

Boş (%95,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL TG TYT 1

Okul İlçe İl Genel

528 1227 3817 153181

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri
yorumlar. E      

40

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-13

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından
önemli tepkimelerini açıklar. C

2

%5,00
 

9

%22,50
 

2

%5,00

27

%67,50
 

Doğru (%22,50)

Yanlış (%10,00)

Boş (%67,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-17 Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı D

1

%2,50
 

4

%10,00

5

%12,50

2

%5,00

28

%70,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%17,50)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-18 Soyağaçları (Otozomal) C  

1

%2,50

1

%2,50
 

1

%2,50

37

%92,50
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%5,00)

Boş (%92,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Enzimler C   

1

%2,50

5

%12,50

2

%5,00

32

%80,00
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%17,50)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) D  

5

%12,50
 

1

%2,50
 

34

%85,00
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%85,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Büyük Moleküllerin Taşınması C

1

%2,50

5

%12,50

4

%10,00
  

30

%75,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%15,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19 Mitoz D  

2

%5,00
 

3

%7,50

11

%27,50

24

%60,00
 

Doğru (%7,50)

Yanlış (%32,50)

Boş (%60,00)
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