
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 2 533 674 2127 226853

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,5010,48 20,88 2,32 1,46 1,96 1,76 1,73 1,33 2,87 1,11 2,59 3,06 0,85 2,84 0,01 0,01 0,01 12,38 3,15 11,59 1,52 0,50 1,40 2,34 1,31 2,01 2,03 1,12 1,75 1,80 0,92 1,57 53,5922,64 47,93 282,920

Okul Ortalaması 26,01 9,70 23,58 2,80 1,34 2,47 2,19 1,57 1,79 3,25 1,00 3,00 3,23 0,71 3,05 0,00 0,00 0,00 12,24 3,06 11,47 1,42 0,47 1,30 2,59 1,37 2,25 1,76 1,05 1,50 1,79 0,88 1,57 57,2821,15 51,98 297,710

KATILIMLAR

1 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 32 8 30,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 25 0 25,00 7 1 6,75 5 1 4,75 4 2 3,50 3 3 2,25 93 18 88,50 405,860 14593

2 0 MELİH SÜMER  ME 32 5 30,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 22 1 21,75 4 3 3,25 1 2 0,50 1 1 0,75 75 17 70,75 352,556 46603

3 0 ŞEYMA KARABACAK  ME 27 10 24,50 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 3 1 2,75 18 1 17,75 3 0 3,00 4 0 4,00 2 0 2,00 2 0 2,00 72 12 69,00 348,345 49858

4 0 NİSA AKSU  ME 29 7 27,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 17 1 16,75 2 1 1,75 3 0 3,00 1 0 1,00 1 0 1,00 71 10 68,50 346,190 51581

5 0 CEYLİN AKDUMAN  ME 27 13 23,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 15 5 13,75 3 1 2,75 2 0 2,00 3 0 3,00 2 1 1,75 70 21 64,75 335,668 60395

6 0 IRMAK TOPOĞLU  ME 33 5 31,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 12 9 9,75 2 1 1,75 2 5 0,75 2 4 1,00 3 2 2,50 71 28 64,00 332,767 62904

7 0 TUBA YAKIN  ME 30 8 28,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 13 5 11,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 61 17 56,75 310,786 84073

8 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 27 11 24,25 4 0 4,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 14 1 13,75 1 1 0,75 3 0 3,00 1 0 1,00 58 17 53,75 302,791 92586

9 0 REŞİT ACAR  ME 23 7 21,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 0 3,00 14 4 13,00 0 2 -0,50 5 1 4,75 1 1 0,75 2 1 1,75 58 21 52,75 300,649 94792

10 0 İPEK GÜNBAY  ME 27 11 24,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 12 6 10,50 0 2 -0,50 6 1 5,75 1 3 0,25 1 2 0,50 59 33 50,75 294,560 101416

11 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 29 8 27,00 2 3 1,25 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 11 1 10,75 1 0 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 55 17 50,75 293,353 102713

12 0 ELİF AN  ME 28 12 25,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 11 7 9,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 56 27 49,25 289,352 107119

13 0 FATİH KURT  ME 29 8 27,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 52 15 48,25 286,746 109952

14 0 ZEYNEP ÖZGE BAYAV  ME 29 9 26,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 0 3,00 9 3 8,25 2 3 1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 53 20 48,00 285,376 111505

15 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 25 15 21,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 11 8 9,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 2 0,50 55 32 47,00 282,737 114623

16 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 30 8 28,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 2 3,50 51 17 46,75 282,129 115322

17 0 TURGAY ALBAYRAK  ME 26 9 23,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 0 3,00 7 2 6,50 49 12 46,00 279,290 118412

18 0 IRMAK SEMERCİ  ME 28 7 26,25 2 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 10 4 9,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 50 16 46,00 279,085 118719

19 0 AYŞE NAZLI BALA  ME 29 10 26,50 3 1 2,75 0 5 -1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 11 3 10,25 50 21 44,75 275,499 122796

20 0 GÖKDENİZ GÜNEŞ  ME 29 9 26,75 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 0 3,00 5 4 4,00 48 16 44,00 273,360 125133

21 0 MİNA BÜTÜN  ME 24 15 20,25 0 4 -1,00 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 16 9 13,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 53 39 43,25 271,496 127280

22 0 HİLAL YILMAZ  ME 26 9 23,75 3 0 3,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 10 1 9,75 0 1 -0,25 47 16 43,00 270,390 128514

23 0 RÜMEYSA KAYA  ME 24 10 21,50 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 0 3,00 11 3 10,25 1 0 1,00 1 0 1,00 47 18 42,50 269,456 129551

24 0 MERT ARSLAN  ME 28 10 25,50 5 0 5,00 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 5 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 48 25 41,75 267,266 131991

25 0 GÜLSÜM TUTAR  ME 24 2 23,50 1 2 0,50 2 0 2,00 3 0 3,00 4 0 4,00 9 1 8,75 43 5 41,75 266,790 132499

26 0 CANSU AKAR  ME 30 8 28,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 0 1,00 46 22 40,50 263,580 135982

27 0 SELİN NUR ŞİMŞEK  ME 24 15 20,25 1 4 0,00 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 7 1 6,75 2 0 2,00 1 0 1,00 45 22 39,50 260,486 139411

28 0 SARENUR KATLANÇ  ME 24 6 22,50 2 1 1,75 2 0 2,00 3 1 2,75 3 0 3,00 7 2 6,50 1 0 1,00 42 10 39,50 260,448 139465

29 0 MİLAY GAMZE KURU  ME 22 12 19,00 1 3 0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 8 3 7,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 45 24 39,00 259,869 140119
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 2 533 674 2127 226853

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,5010,48 20,88 2,32 1,46 1,96 1,76 1,73 1,33 2,87 1,11 2,59 3,06 0,85 2,84 0,01 0,01 0,01 12,38 3,15 11,59 1,52 0,50 1,40 2,34 1,31 2,01 2,03 1,12 1,75 1,80 0,92 1,57 53,5922,64 47,93 282,920

Okul Ortalaması 26,01 9,70 23,58 2,80 1,34 2,47 2,19 1,57 1,79 3,25 1,00 3,00 3,23 0,71 3,05 0,00 0,00 0,00 12,24 3,06 11,47 1,42 0,47 1,30 2,59 1,37 2,25 1,76 1,05 1,50 1,79 0,88 1,57 57,2821,15 51,98 297,710

KATILIMLAR

30 0 MELİSA HATAY  ME 19 13 15,75 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 4 0 4,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 42 14 38,50 258,153 142004

31 0 GÖKHAN Y ILMAZ  ME 24 15 20,25 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 8 3 7,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 45 25 38,75 258,028 142196

32 0 NİSA TAŞKIRAN  ME 26 13 22,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 4 0 4,00 8 3 7,25 1 1 0,75 1 1 0,75 45 26 38,50 257,601 142613

33 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 23 11 20,25 1 0 1,00 2 1 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 9 0 9,00 42 14 38,50 257,335 142934

34 0 ALPEREN GÜRAKAN  ME 29 8 27,00 5 0 5,00 1 2 0,50 1 1 0,75 4 0 4,00 40 11 37,25 253,575 147155

35 0 ARDA BELCİOĞLU  ME 20 17 15,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 9 1 8,75 43 24 37,00 253,060 147616

36 0 AYŞE AYDIN  ME 24 4 23,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 5 1 4,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 39 9 36,75 252,959 147757

37 0 BEYZA NUR AKAN  ME 27 8 25,00 2 1 1,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 0 3,00 1 1 0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 41 17 36,75 252,755 148087

38 0 BERAT DEMİRCAN  ME 28 8 26,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 4 0 4,00 3 0 3,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 41 23 35,25 248,483 152692

39 0 TALHA KARAKOÇ  ME 23 16 19,00 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 7 3 6,25 1 1 0,75 42 29 34,75 246,380 154826

40 0 ELİFNUR ERSAYIMÖ  ME 23 10 20,50 5 0 5,00 1 2 0,50 2 3 1,25 2 2 1,50 6 5 4,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 40 23 34,25 245,053 156163

41 0 ÖZNUR SALTIK  ME 22 9 19,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 3 0 3,00 4 5 2,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 38 24 32,00 238,598 162897

42 0 KADİR DENİZLİ  ME 24 13 20,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 38 25 31,75 238,100 163454

43 0 BEYZANUR BOZYİĞİT  ME 24 12 21,00 2 1 1,75 1 3 0,25 2 1 1,75 3 0 3,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 35 18 30,50 234,113 167391

44 0 TÜMER KAPLAN  ME 24 14 20,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 4 0 4,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 36 23 30,25 233,126 168441

45 0 SILA SÜZ  ME 10 18 5,50 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 10 4 9,00 2 1 1,75 2 0 2,00 2 0 2,00 1 0 1,00 37 30 29,50 232,360 169233

46 0 ZELAL USLU  ME 23 7 21,25 2 0 2,00 1 0 1,00 3 1 2,75 3 1 2,75 32 9 29,75 231,712 169810

47 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 22 15 18,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 0 5 -1,25 1 0 1,00 36 26 29,50 231,288 170160

48 0 BERKAY KARABACAK  ME 21 17 16,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 4 0 4,00 4 0 4,00 5 4 4,00 36 28 29,00 229,592 171762

49 0 KAAN AJAR  ME 21 16 17,00 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 35 27 28,25 227,490 173647

50 0 MELİS DANACIOĞLU  ME 21 13 17,75 1 1 0,75 2 2 1,50 1 1 0,75 2 2 1,50 7 4 6,00 34 23 28,25 227,338 173867

51 0 YAĞMUR ASLAN  ME 22 11 19,25 1 3 0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 2 0 2,00 1 1 0,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 33 25 26,75 223,320 177404

52 0 BEDRİYEASLAN  ME 13 27 6,25 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 0 2,00 5 0 5,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 35 37 25,75 221,688 178760

53 0 EBRU ELMASOĞLU  ME 19 13 15,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 33 29 25,75 220,079 180172

54 0 DİLBER BAYRAM  ME 21 15 17,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 29 23 23,25 212,950 186067

55 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 19 10 16,50 1 3 0,25 2 2 1,50 2 0 2,00 3 2 2,50 27 17 22,75 211,795 187035

56 0 YİĞİT GÜLERMAN  ME 19 15 15,25 2 3 1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 30 29 22,75 211,542 187147

57 0 AYBÜKE ÖZDENLİ  ME 18 8 16,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 2 2 1,50 6 6 4,50 28 23 22,25 209,784 188695

58 0 SAİME GÖVŞEN  ME 17 15 13,25 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 27 22 21,50 207,710 190232
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 2 533 674 2127 226853

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,5010,48 20,88 2,32 1,46 1,96 1,76 1,73 1,33 2,87 1,11 2,59 3,06 0,85 2,84 0,01 0,01 0,01 12,38 3,15 11,59 1,52 0,50 1,40 2,34 1,31 2,01 2,03 1,12 1,75 1,80 0,92 1,57 53,5922,64 47,93 282,920

Okul Ortalaması 26,01 9,70 23,58 2,80 1,34 2,47 2,19 1,57 1,79 3,25 1,00 3,00 3,23 0,71 3,05 0,00 0,00 0,00 12,24 3,06 11,47 1,42 0,47 1,30 2,59 1,37 2,25 1,76 1,05 1,50 1,79 0,88 1,57 57,2821,15 51,98 297,710

KATILIMLAR

59 0 EFE ALTAN  ME 21 17 16,75 2 2 1,50 4 14 0,50 1 4 0,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 29 42 18,50 198,742 196701

60 0 ADİLE UĞURLU  ME 13 9 10,75 1 2 0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 22 16 18,00 197,881 197213

61 0 KAAN ARIKAN  ME 17 10 14,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 21 12 18,00 197,354 197603

62 0 ZEYNEP AYKAÇ  ME 13 14 9,50 2 2 1,50 3 0 3,00 2 0 2,00 1 1 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 22 20 17,00 194,645 199212

63 0 ARDA KELEŞ  ME 9 21 3,75 1 3 0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 11 30 3,50 155,121 217427

64 0 YİĞİT FİLİZ  ME 1 1 0,75 1 1 0,75 147,127 220078
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 2 533 674 2127 226853

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,5 10,5 20,88 10,0 5,2 8,73 13,9 3,6 12,99 6,2 3,4 5,33 53,6 22,6 47,93 282,920

Okul Ortalaması 26,0 9,7 23,58 11,5 4,6 10,32 13,7 3,5 12,78 6,2 3,3 5,33 57,3 21,2 52,01 297,710

KATILIMLAR

1 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 32 8 30,00 17 3 16,25 32 1 31,75 12 6 10,50 93 18 88,50 405,860 1 38 65 113 14593

2 0 MELİH SÜMER  ME 32 5 30,75 15 5 13,75 22 1 21,75 6 6 4,50 75 17 70,75 352,556 2 110 156 325 46603

3 0 ŞEYMA KARABACAK  ME 27 10 24,50 16 1 15,75 21 1 20,75 8 0 8,00 72 12 69,00 348,345 3 116 164 342 49858

4 0 NİSA AKSU  ME 29 7 27,25 18 1 17,75 19 2 18,50 5 0 5,00 71 10 68,50 346,190 4 124 174 360 51581

5 0 CEYLİN AKDUMAN  ME 27 13 23,75 18 1 17,75 18 6 16,50 7 1 6,75 70 21 64,75 335,668 5 151 206 431 60395

6 0 IRMAK TOPOĞLU  ME 33 5 31,75 17 2 16,50 14 10 11,50 7 11 4,25 71 28 64,00 332,767 6 158 215 453 62904

7 0 TUBA YAKIN  ME 30 8 28,00 17 2 16,50 13 5 11,75 1 2 0,50 61 17 56,75 310,786 7 212 277 605 84073

8 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 27 11 24,25 12 4 11,00 15 2 14,50 4 0 4,00 58 17 53,75 302,791 8 231 299 664 92586

9 0 REŞİT ACAR  ME 23 7 21,25 13 5 11,75 14 6 12,50 8 3 7,25 58 21 52,75 300,649 9 241 310 687 94792

10 0 İPEK GÜNBAY  ME 27 11 24,25 12 8 10,00 12 8 10,00 8 6 6,50 59 33 50,75 294,560 10 257 331 756 101416

11 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 29 8 27,00 12 5 10,75 12 1 11,75 2 3 1,25 55 17 50,75 293,353 11 261 335 766 102713

12 0 ELİF AN  ME 28 12 25,00 14 6 12,50 11 8 9,00 3 1 2,75 56 27 49,25 289,352 12 268 345 798 107119

13 0 FATİH KURT  ME 29 8 27,00 15 3 14,25 3 1 2,75 5 3 4,25 52 15 48,25 286,746 13 278 357 836 109952

14 0 ZEYNEP ÖZGE BAYAV  ME 29 9 26,75 12 2 11,50 9 3 8,25 3 6 1,50 53 20 48,00 285,376 14 282 362 852 111505

15 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 25 15 21,25 15 5 13,75 12 9 9,75 3 3 2,25 55 32 47,00 282,737 15 283 366 871 114623

16 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 30 8 28,00 12 7 10,25 5 0 5,00 4 2 3,50 51 17 46,75 282,129 16 287 372 889 115322

17 0 TURGAY ALBAYRAK  ME 26 9 23,75 16 1 15,75 7 2 6,50 49 12 46,00 279,290 17 299 385 930 118412

18 0 IRMAK SEMERCİ  ME 28 7 26,25 12 3 11,25 10 4 9,00 0 2 -0,50 50 16 46,00 279,085 18 300 386 931 118719

19 0 AYŞE NAZLI BALA  ME 29 10 26,50 10 8 8,00 11 3 10,25 50 21 44,75 275,499 19 311 402 977 122796

20 0 GÖKDENİZ GÜNEŞ  ME 29 9 26,75 14 3 13,25 5 4 4,00 48 16 44,00 273,360 20 317 409 1002 125133

21 0 MİNA BÜTÜN  ME 24 15 20,25 10 8 8,00 16 9 13,75 3 7 1,25 53 39 43,25 271,496 21 328 421 1034 127280

22 0 HİLAL YILMAZ  ME 26 9 23,75 11 5 9,75 10 1 9,75 0 1 -0,25 47 16 43,00 270,390 22 330 423 1050 128514

23 0 RÜMEYSA KAYA  ME 24 10 21,50 10 5 8,75 11 3 10,25 2 0 2,00 47 18 42,50 269,456 23 337 431 1064 129551

24 0 MERT ARSLAN  ME 28 10 25,50 12 7 10,25 5 5 3,75 3 3 2,25 48 25 41,75 267,266 24 348 443 1111 131991

25 0 GÜLSÜM TUTAR  ME 24 2 23,50 10 2 9,50 9 1 8,75 43 5 41,75 266,790 25 349 444 1115 132499

26 0 CANSU AKAR  ME 30 8 28,00 13 6 11,50 0 5 -1,25 3 3 2,25 46 22 40,50 263,580 26 353 450 1142 135982

27 0 SELİN NUR ŞİMŞEK  ME 24 15 20,25 11 6 9,50 9 1 8,75 1 0 1,00 45 22 39,50 260,486 27 362 461 1170 139411

28 0 SARENUR KATLANÇ  ME 24 6 22,50 10 2 9,50 7 2 6,50 1 0 1,00 42 10 39,50 260,448 28 363 462 1171 139465

29 0 MİLAY GAMZE KURU  ME 22 12 19,00 10 6 8,50 8 5 6,75 5 1 4,75 45 24 39,00 259,869 29 366 465 1180 140119

30 0 MELİSA HATAY  ME 19 13 15,75 16 1 15,75 4 0 4,00 3 0 3,00 42 14 38,50 258,153 30 369 470 1201 142004

31 0 GÖKHAN Y ILMAZ  ME 24 15 20,25 12 5 10,75 9 4 8,00 0 1 -0,25 45 25 38,75 258,028 31 370 471 1203 142196

32 0 NİSA TAŞKIRAN  ME 26 13 22,75 9 8 7,00 8 3 7,25 2 2 1,50 45 26 38,50 257,601 32 371 472 1210 142613

33 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 23 11 20,25 10 3 9,25 9 0 9,00 42 14 38,50 257,335 33 374 475 1216 142934

34 0 ALPEREN GÜRAKAN  ME 29 8 27,00 11 3 10,25 40 11 37,25 253,575 34 385 488 1266 147155

35 0 ARDA BELCİOĞLU  ME 20 17 15,75 14 6 12,50 9 1 8,75 43 24 37,00 253,060 35 386 490 1274 147616

36 0 AYŞE AYDIN  ME 24 4 23,00 6 3 5,25 5 1 4,75 4 1 3,75 39 9 36,75 252,959 36 387 491 1276 147757

37 0 BEYZA NUR AKAN  ME 27 8 25,00 7 8 5,00 4 1 3,75 3 0 3,00 41 17 36,75 252,755 37 390 494 1282 148087

38 0 BERAT DEMİRCAN  ME 28 8 26,00 9 8 7,00 0 5 -1,25 4 2 3,50 41 23 35,25 248,483 38 407 511 1339 152692

39 0 TALHA KARAKOÇ  ME 23 16 19,00 11 9 8,75 8 4 7,00 42 29 34,75 246,380 39 414 519 1366 154826

40 0 ELİFNUR ERSAYIMÖ  ME 23 10 20,50 10 7 8,25 6 5 4,75 1 1 0,75 40 23 34,25 245,053 40 415 522 1381 156163

41 0 ÖZNUR SALTIK  ME 22 9 19,75 10 6 8,50 4 6 2,50 2 3 1,25 38 24 32,00 238,598 41 431 545 1476 162897

42 0 KADİR DENİZLİ  ME 24 13 20,75 8 8 6,00 3 2 2,50 3 2 2,50 38 25 31,75 238,100 42 432 546 1477 163454

43 0 BEYZANUR BOZYİĞİT  ME 24 12 21,00 8 5 6,75 2 1 1,75 1 0 1,00 35 18 30,50 234,113 43 437 551 1510 167391

44 0 TÜMER KAPLAN  ME 24 14 20,50 10 8 8,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 36 23 30,25 233,126 44 439 554 1523 168441

45 0 SILA SÜZ  ME 10 18 5,50 10 7 8,25 12 5 10,75 5 0 5,00 37 30 29,50 232,360 45 440 557 1534 169233

46 0 ZELAL USLU  ME 23 7 21,25 9 2 8,50 32 9 29,75 231,712 46 441 558 1540 169810

47 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 22 15 18,25 13 6 11,50 0 5 -1,25 1 0 1,00 36 26 29,50 231,288 47 443 560 1546 170160

48 0 BERKAY KARABACAK  ME 21 17 16,75 10 7 8,25 5 4 4,00 36 28 29,00 229,592 48 448 566 1565 171762

                                                1 / 2



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 2 533 674 2127 226853

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,5 10,5 20,88 10,0 5,2 8,73 13,9 3,6 12,99 6,2 3,4 5,33 53,6 22,6 47,93 282,920

Okul Ortalaması 26,0 9,7 23,58 11,5 4,6 10,32 13,7 3,5 12,78 6,2 3,3 5,33 57,3 21,2 52,01 297,710

KATILIMLAR

49 0 KAAN AJAR  ME 21 16 17,00 9 8 7,00 4 1 3,75 1 2 0,50 35 27 28,25 227,490 49 453 572 1586 173647

50 0 MELİS DANACIOĞLU  ME 21 13 17,75 6 6 4,50 7 4 6,00 34 23 28,25 227,338 50 454 573 1590 173867

51 0 YAĞMUR ASLAN  ME 22 11 19,25 7 8 5,00 1 1 0,75 3 5 1,75 33 25 26,75 223,320 51 465 587 1629 177404

52 0 BEDRİYEASLAN  ME 13 27 6,25 13 7 11,25 2 0 2,00 7 3 6,25 35 37 25,75 221,688 52 469 591 1645 178760

53 0 EBRU ELMASOĞLU  ME 19 13 15,75 13 7 11,25 0 4 -1,00 1 5 -0,25 33 29 25,75 220,079 53 477 600 1665 180172

54 0 DİLBER BAYRAM  ME 21 15 17,25 7 7 5,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 29 23 23,25 212,950 54 487 614 1729 186067

55 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 19 10 16,50 3 5 1,75 2 0 2,00 3 2 2,50 27 17 22,75 211,795 55 488 615 1737 187035

56 0 YİĞİT GÜLERMAN  ME 19 15 15,25 9 8 7,00 0 2 -0,50 2 4 1,00 30 29 22,75 211,542 56 489 616 1739 187147

57 0 AYBÜKE ÖZDENLİ  ME 18 8 16,00 4 9 1,75 6 6 4,50 28 23 22,25 209,784 57 491 620 1764 188695

58 0 SAİME GÖVŞEN  ME 17 15 13,25 10 7 8,25 27 22 21,50 207,710 58 498 628 1784 190232

59 0 EFE ALTAN  ME 21 17 16,75 2 2 1,50 4 14 0,50 2 9 -0,25 29 42 18,50 198,742 59 514 649 1855 196701

60 0 ADİLE UĞURLU  ME 13 9 10,75 7 3 6,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 22 16 18,00 197,881 60 516 651 1859 197213

61 0 KAAN ARIKAN  ME 17 10 14,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 21 12 18,00 197,354 61 517 652 1863 197603

62 0 ZEYNEP AYKAÇ  ME 13 14 9,50 7 2 6,50 1 1 0,75 1 3 0,25 22 20 17,00 194,645 62 521 657 1880 199212

63 0 ARDA KELEŞ  ME 9 21 3,75 2 8 0,00 0 1 -0,25 11 30 3,50 155,121 63 531 672 2027 217427

64 0 YİĞİT FİLİZ  ME 1 1 0,75 1 1 0,75 147,127 64 532 673 2045 220078
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BİLGİ SARMAL TG TYT 2

197,881 86,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ADİLE UĞURLU 120 22 16 82 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(197213.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 516 651 1859 197213 % 86,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 9 18 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız e c Aead  d c  DC DDd EE  C EeE  DBD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız eB  cD      EC Bc CA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız dde                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız   E    c           B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 1 40

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 1 1 25

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 0 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

253,575 64,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ALPEREN GÜRAKAN 120 40 11 69 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(147155.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 385 488 1266 147155 % 64,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız AaACEBCDC  AeDCDDDCeEEDaCCEDcEEDdDDEb bE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECADBc Ac E e   CAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

253,060 65,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ARDA BELCİOĞLU 120 43 24 53 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(147616.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 386 490 1274 147616 % 65,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 17 3 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDADACEda Cbc  ebDDDeacEDaCCabccEDBDaaeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DBadAcBaaABAECCBEbCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BE    CDE   B b DD C                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

155,121 95,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ARDA KELEŞ 120 11 30 79 3 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(217427.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 531 672 2027 217427 % 95,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 21 10 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CebeACa  d     cCeDD   abebCEeacdacaebAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız  adeAecaeAe              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 0 30 0,00 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız                                c        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 2 20

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 0 3 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

209,784 83,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
AYBÜKE ÖZDENLİ 120 28 23 69 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(188695.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 491 620 1764 188695 % 83,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 8 14 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACEB De Bb DCDDDadEabaC ED          aE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız aa acaCAbcEbC e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız B   CaE bB  b D  aC      e  b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 1 40

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 1 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

252,959 65,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
AYŞE AYDIN 120 39 9 72 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(147757.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 387 491 1276 147757 % 65,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 4 12 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDA ACEdDae     C DDCC E CC E cEED DDEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız D  eAc     AE bBE        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız  E    C E     b    C       D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız   bB  DB           B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 0 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

275,499 54,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
AYŞE NAZLI BALA 120 50 21 49 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(122796.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 311 402 977 122796 % 54,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACEdbDea ACDCcDDCdcaDCCCEDEEEDBDbEeCDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız  CdDBdacccECeAB CdEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız BC  CeEB BB AbD  CCa                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

221,688 78,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEDRİYEASLAN 120 35 37 48 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(178760.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 469 591 1645 178760 % 78,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 27 0 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız cadCEdeeCbacdDabDebCcdcCCedeEEdbBDecceDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECADBECADaECabeDdAca     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız   E     E                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız EBDAD  eE Dc     a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

248,483 67,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BERAT DEMİRCAN 120 41 23 56 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(152692.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 407 511 1339 152692 % 67,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız bDACEBCbe c  DCDDDCCEcDaCCEDEE DBDDEbCaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız aCAeeaddceECC B C EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 5 35 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız c   ee                      c         c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız EB  D b     c    B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

229,592 75,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BERKAY KARABACAK 120 36 28 56 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(171762.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 448 566 1565 171762 % 75,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız dDADAeEebce eA cCcDDddEEbedCEDEEEDBDDadb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız ecc dbBEbbBAE CBEDC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız B e  d aE b  E   D C                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 1 3 25

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

252,755 65,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEYZA NUR AKAN 120 41 17 62 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(148087.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 390 494 1282 148087 % 65,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız AaACEdCDebB  DCDDDCCEEDCC EDc EDBDeE Cba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız a AD dadc EddA D dEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız B          E                E         cA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız   D D            B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

234,113 73,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEYZANUR BOZYİĞİT 120 35 18 67 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(167391.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 437 551 1510 167391 % 73,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız eecDACEaacea   DC DDCaEEDCCdEDEEaDBDDEdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız De C  eaCc AEa BE C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız  E              c             A         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız       D             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

263,580 59,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
CANSU AKAR 120 46 22 52 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(135982.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 353 450 1142 135982 % 59,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDbeACEBaECC A DCDDDCdEEDCCCEbEEEDeDDdbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DBECdcaaCABAECdBc CA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 5 25 -1,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 5 35 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız       bba           b      b            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız  bdBD e            B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

335,668 26,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
CEYLİN AKDUMAN 120 70 21 29 64 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(60395.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 151 206 431 60395 % 26,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CbADACEBDEeCBAaDdcDDdCEEbbCeEDEcEDBeDdcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DBc ADBECABAECCBEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 5 10 13,75 % 46

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 18 6 16 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEBC BCcECE BEAE   C e e   edCABc    D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 1 12 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız C     DBDC    C   Ac

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

212,950 82,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
DİLBER BAYRAM 120 29 23 68 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(186067.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 487 614 1729 186067 % 82,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız bDACEaCae    DaeDDCCdEbCCdcbcEEDBDcEbCDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız  ecDcaa c EC eB C EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız    e                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız     D               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

220,079 79,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EBRU ELMASOĞLU 120 33 29 58 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(180172.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 477 600 1665 180172 % 79,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 13 8 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CecaACaBbaCaBe DCDDeCCcEeeCCEDEEa       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız ecECAeBcaABAEaCBEcCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız  d   ae  a                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız b b D e       e c   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

198,742 86,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EFE ALTAN 120 29 42 49 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(196701.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 514 649 1855 196701 % 86,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız AaACEaeeea e DCaDDadEEDaCCEDEEEDBcadebDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız aCAe                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 14 12 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 14 22 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız BacdebEacdecc  aCbeB                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız d ebD dd b  cD  b  a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

211,795 82,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EGEMEN BİLGİÇ 120 27 17 76 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(187035.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 488 615 1737 187035 % 82,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 10 11 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACE Ca CBe cCbDDeCEcbCCbEDccED        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız dadD dCbD                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız B           A                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız EBebD               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

289,352 47,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ELİF AN 120 56 27 37 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(107119.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 268 345 798 107119 % 47,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız eDAadCEdaaCCaACDbeDDCCdEDCCCEDEEEDBDeEbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DdECADBEbABeECdBcaCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 7 12 9,25 % 31

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 11 8 21 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEB  cCDbCE BEA b  Cea     ed  c        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız        Bc       E  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 3 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

245,053 68,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ELİFNUR ERSAYIMÖ 120 40 23 57 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(156163.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 415 522 1381 156163 % 68,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CeA ACcebEe    DCDDDeaEaDCCCEDEE DBDb Ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DBECAe Eb dAEadcc CA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BE   Be c   B b D  b    Eb              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız       Da            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

282,129 50,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EMİN EFE ALTINTAŞ 120 51 17 52 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(115322.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 287 372 889 115322 % 50,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız cDACEBCDCacA DCDDDCdEbDCCCEccEEDBDDEbCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECAa cdADBECaAebaAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız B   C EB    A                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız aBDADb              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

286,746 48,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
FATİH KURT 120 52 15 53 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(109952.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 278 357 836 109952 % 48,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDADACEdDaCa   DCcDDedEEDCCbEDcEEDBDDEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız eBECAD aCABAECeBE CA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BE              D  b                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız  b BD Dc        Ea B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

273,360 55,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
GÖKDENİZ GÜNEŞ 120 48 16 56 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(125133.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 317 409 1002 125133 % 55,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDADACEBaEebB  DCDDDCdEdDCCbEDEEEDBcDEca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DBECADa bABeECCBE C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BE   e        A Da C   ea               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 2 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

258,028 62,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
GÖKHAN Y ILMAZ 120 45 25 50 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(142196.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 370 471 1203 142196 % 62,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız abbDACEdDceea dDCDeDdCEEDCCCEDacEDdDDEAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız a cCAD aeABAECeBE CA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEB dBCbE b       CC          Ae        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız                    e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

266,790 58,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
GÜLSÜM TUTAR 120 43 5 72 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(132499.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 349 444 1115 132499 % 58,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 2 14 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız  DAC B De BA   DDDCaEE  CCEDEEEDBD   C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız   Aec  AD E C BDC EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız B   CaEB    A  D CC         E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

270,390 56,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
HİLAL YILMAZ 120 47 16 57 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(128514.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 330 423 1050 128514 % 56,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız dDACEdCDeeBe bb DDd EEDCCCE EEEDBDDEc DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız  CAD dCAD EadA cCAcB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 1 29 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız BC BC E E BEA    C c                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız     e               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 0 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

294,560 44,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
İPEK GÜNBAY 120 59 33 28 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(101416.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 257 331 756 101416 % 44,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACcdCDeeBc DCaDDCC EDaCCEccEEDBDDcACaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız cCdDcaCADdECeeBbCAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 6 12 10,50 % 35

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 12 8 20 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız BC BCcEBE BdbdD eCb        CE      a  c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız EBDADbC E  eac  cB d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

279,085 52,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
IRMAK SEMERCİ 120 50 16 54 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(118719.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 300 386 931 118719 % 52,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDA ACEBDcCa A DCcbDCdEEaCCCEDEEEDBD Eb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DB  dDdECA AECeBE C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEBCEB     aBEA   abCe                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız       ea            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

332,767 27,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
IRMAK TOPOĞLU 120 71 28 21 64 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62904.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 158 215 453 62904 % 27,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACEBCDebBd DCDDDCCEEDCCbEDEEEDBDDEA Da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECdDBdC DBECCABDCAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 9 9 9,75 % 33

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 14 10 16 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız Bed CDEBc e AaDD CCe     edCcC     D  cA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız cBDdcbddEc Aac DcBcC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 2 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

227,490 76,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
KAAN AJAR 120 35 27 58 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(173647.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 453 572 1586 173647 % 76,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız AeACceebCa   DdDDDeadaDCCbEDcEEDBDDEcCac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız dCdcBaC  cEdaAB aAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız   E           c     CCE                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız  d  D            a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

197,354 87,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
KAAN ARIKAN 120 21 12 87 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(197603.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 517 652 1863 197603 % 87,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 10 13 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız AeACEBeDe     bbbDeCdEcCCCEDcEED        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız  e                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız    B        A D aC                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

238,100 72,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
KADİR DENİZLİ 120 38 25 57 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(163454.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 432 546 1477 163454 % 72,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız cDACddCe bB  DbcDDdCEaDCCCEDEEEDdDDdcCbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECAccde   ECbe baAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız a  B   B      b             E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız a D Da           B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

352,556 20,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MELİH SÜMER 120 75 17 28 70 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46603.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 110 156 325 46603 % 20,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACEBdDC a  DCDDDedEEDCCCEDEEEDBDDEACDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECAeddCADBECCABcCdEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 1 7 21,75 % 73

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 22 1 17 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız BC BCDEBEBBEAbDD CCBCCEAE               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız aBDAeDd  b eB   cB  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

227,338 76,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MELİS DANACIOĞLU 120 34 23 63 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(173867.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 454 573 1590 173867 % 76,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız bcACaBdDCbBA DCaDD CEaD CCEDEaEaBba b b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız   dD  aADaE d  aCAc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız  d BC EBc   AE   C c   b                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

258,153 62,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MELİSA HATAY 120 42 14 64 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(142004.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 369 470 1201 142004 % 62,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 13 8 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız AaAebBC C    DbcDDCeEbbaCCbDcEEDB bb  DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız  CADBEb DBECCAB CAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız B  B  E   B                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız     D       B      C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

267,266 58,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MERT ARSLAN 120 48 25 47 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(131991.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 348 443 1111 131991 % 58,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACEdCDea b DCDDDdaEEDCCeEDcEEaBDDEcCDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECADBbeAD EaeAabCdEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız a dBaaEB  BE     b                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız EBee D      a       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

259,869 61,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MİLAY GAMZE KURU 120 45 24 51 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(140119.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 366 465 1180 140119 % 61,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDdDACEdD dd e DC DD aEEe CCEDcEdDBDadbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız Deae DBbCAaAE CBE b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEB  BCaE   B   D  b         acc        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız a EB  D   E        B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

271,496 56,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MİNA BÜTÜN 120 53 39 28 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(127280.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 328 421 1034 127280 % 56,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız bcdaACEBDaebcd DCDDDCaEEcCbaEDEEEDBDDcbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız ea dcD ECABeECbBEaCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 9 5 13,75 % 46

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 9 15 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEBC cCDEbE BEAbDDCbbdCace D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız d E D ea b      cabB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 1 3 25

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 2 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

346,190 22,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NİSA AKSU 120 71 10 39 68 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(51581.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 124 174 360 51581 % 22,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACE CDeCB  DCcDDCaEdDCCCEDcEEDdDDdA DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECADBECADBEaCAB CAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 1 12 16,75 % 56

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 19 2 19 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız B  BCDEBE   A  DCCCB C A e  EC  D  D  e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız   D D C     B    B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

257,601 62,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NİSA TAŞKIRAN 120 45 26 49 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(142613.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 371 472 1210 142613 % 62,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDADACEBaEebBA DacDDeadEbCCaEDEEEDBDDcca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DBEedc aa BeEabBEDC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEB  BCac E   A    C e                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız a     D           bB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

293,353 45,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ÖMER GÜLEÇ 120 55 17 48 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(102713.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 261 335 766 102713 % 45,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız eDbDACEBDda  e DCDDDaCcEDCCCEDEEEDBDDEbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DBaedD  CA AEbCBEcCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 1 27 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEB       E   A D CCCB  Ed         D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız        e Cc   d    B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

238,598 71,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ÖZNUR SALTIK 120 38 24 58 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(162897.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 431 545 1476 162897 % 71,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 9 9 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADAC BCDeb beDC DDeaEE CC EDEE Ddaa   DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız  CdeBdCbDeECdA  C EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız    Ba  dd B AbD   e                   a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız     D b     a    B d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

300,649 41,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
REŞİT ACAR 120 58 21 41 52 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(94792.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 241 310 687 94792 % 41,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDbDACEdD     CDCcDDCCEED CCEccaED    cC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DedCADBdCABAEddB  CA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 14 6 20 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız B   EBCD  EBBcA  aC CB dE E a d   b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız C EBDdDBe       c AB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

269,456 57,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
RÜMEYSA KAYA 120 47 18 55 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(129551.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 337 431 1064 129551 % 57,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDADACEBb ebae Db DDeCEbDCCCEDcEEa D  AC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız acEC ceECAcAE  BE C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız cE   dC EdEBBEA  D C     A              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız       D            B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

207,710 83,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SAİME GÖVŞEN 120 27 22 71 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(190232.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 498 628 1784 190232 % 83,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 15 8 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız caAbcaCbC    bbcDeCacED C E EEEDBDDEba a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız E dDBdC c ECeAcbaAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 0 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

405,860 6,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SALTUK KIRKPINAR 120 93 18 9 88 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14593.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 38 65 113 14593 % 6,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACEBCDCdBACDdcDaCCEEDbCaEDEEEDBaDEcCDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECADBEeADBEaCAcDCAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 0 5 25,00 % 83

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 32 1 7 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız BC BCDEBEBB AEDDC CBCCEA DB ECDADD Db BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız aBDAD CCaa ABDaDABaa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

260,448 61,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SARENUR KATLANÇ 120 42 10 68 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(139465.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 363 462 1171 139465 % 61,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız eDADACEB ae    DCeDDCCEdDCC EcEEEDBD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız D  CdD   ABeEC BE C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BE    b E     AED  C       e            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız                    B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

282,737 50,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SELCAN SÜRÜCÜ 120 55 32 33 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(114623.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 283 366 871 114623 % 50,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACcdCaebBbaDacDeCCdEDCCbEcEEEDBDaEACDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECADBaCADaECdABcCdEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 8 11 9,00 % 30

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 12 9 19 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız adbeCDEBd   AdDDCCaB C     e          eA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız  d  D       B   cB d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

260,486 61,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SELİN NUR ŞİMŞEK 120 45 22 53 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(139411.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 362 461 1170 139411 % 61,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız caACEdbD CBeCcCaDDeCEaeCCaEDEEEDdcDEbCDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız abdDaE AD Ed ABDCAcB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız     C EBE  EA D  b                 D   A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız             B       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

348,345 21,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ŞEYMA KARABACAK 120 72 12 36 69 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49858.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 116 164 342 49858 % 21,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CeAadeEBDEC  A DdcDDCCEEDaCCEDcEEeBDDEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DBECAD E ABAECCBc CA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 1 11 17,75 % 59

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 21 1 18 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEB  BCDECEBB A  DCCCB   b D  AB     D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 8 0 12 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız C  BD DBD     C    B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

232,360 74,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SILA SÜZ 120 37 30 53 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(169233.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 440 557 1534 169233 % 74,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 18 12 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız AadebddDa  bCDCeDe ac    aE aEED    bdaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız dCADBdaAD E eAaD Aca     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız B aBbcEB BBEAb   C       D         D  cA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız  B    C E   B    B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

246,380 68,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TALHA KARAKOÇ 120 42 29 49 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(154826.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 414 519 1366 154826 % 68,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDbDdCEBDaeecb DbccDCCEaDCCdEDEEEDBDccca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız eBECAedabABeECeBcbCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız Bb   B  EC   EAd  a    C      A   b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

310,786 37,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TUBA YAKIN 120 61 17 42 56 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(84073.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 212 277 605 84073 % 37,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDADACEBDEeba  DCcDDCCEEDCCCEcccEDaDDEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DBECbD ECABAECCBEaCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BcB  BCDEeEBB ba  CCCe   A              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız b                 cB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

257,335 63,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TUĞBA AKÇALAR 120 42 14 64 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(142934.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 374 475 1216 142934 % 63,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACE CD   e DCeDDe cEeCCdEDcEdDBDDabCbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız  C   d  DBECeAcDC EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 0 21 9,00 % 30

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 0 31 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız B  BCDEB    A DD                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

233,126 74,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TÜMER KAPLAN 120 36 23 61 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(168441.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 439 554 1523 168441 % 74,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız daADACEabEe BA DCceDCadbaaCCEDEEEDdDDEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DBceA edaABbEeeBE CA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız  E    C                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız                    d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

279,290 52,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TURGAY ALBAYRAK 120 49 12 59 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(118412.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 299 385 930 118412 % 52,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız  bACbBeDC BA DCeDDCCd DCCCEDcEEDBDebA Dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECADBECADBECeA  C EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız B  BebE E     D CC                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

223,320 78,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
YAĞMUR ASLAN 120 33 25 62 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(177404.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 465 587 1629 177404 % 78,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız eeADAeEd EC dd   cDD adEDCC EDEEEDaDDEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız aBa ebeE A*AEae E C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız  c    C                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız b ceD D  bb        B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

231,288 75,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
YAĞMUR DEMİRTAŞ 120 36 26 58 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(170160.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 443 560 1546 170160 % 75,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACEeCDeaBe DbDbeCadEDCddEDEEEadDDEb b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız aCdDadCAcBECCABcC EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 5 25 -1,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 5 35 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız     eb d    bd                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız                  B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

147,127 97,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
YİĞİT FİLİZ 120 1 1 118 0 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(220078.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 532 673 2045 220078 % 97,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız aD                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

211,542 82,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
YİĞİT GÜLERMAN 120 30 29 61 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(187147.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 489 616 1739 187147 % 82,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDbaACaaD   ae DbcDDCab eCCCEDcEEDdDb Ab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız aBaeAc caA AEdaBE CA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız                            e   c        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız   c e eB  a        B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

231,712 74,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ZELAL USLU 120 32 9 79 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(169810.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 441 558 1540 169810 % 74,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız C ADA Ed Ee    De DDCCEbDeCCEDEcEDBDD c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız D  C D    BAEa BE aA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

194,645 87,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ZEYNEP AYKAÇ 120 22 20 78 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(199212.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 521 657 1880 199212 % 87,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 14 13 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız b bDAa d ced   cCDDDCadE     DaEEDdDad  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız      ce CA AEC BE        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız   B                        b            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız   cc  D            c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 1 1 25

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

302,791 40,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ZEYNEP ÖZEN 120 58 17 45 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(92586.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 231 299 664 92586 % 40,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDAaACEeDEebBe DCeDDCadEbCCaE EEEDdDDEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DBE ADBd AaAEb BE aA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 1 15 13,75 % 46

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 15 2 23 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEBC BCDE  BB Ab   CC      D  Ae        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız C   D DB            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 1 2 25

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

285,376 49,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ZEYNEP ÖZGE BAYAV 120 53 20 47 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(111505.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 282 362 852 111505 % 49,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACEdCDCec  DCeDDCaEEDaCCEDEEEDBDDEbCac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız   cDBdC DBECCA  C EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız aC BC EB    A D  CCe       d            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız EBe e dC    aa  c   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 2

Okul İlçe İl Genel

533 674 2127 226853

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-7 Metne Sözcük Yerleştirme C

2

%3,13

4

%6,25

40

%62,50

5

%7,81

11

%17,19

2

%3,13
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%34,38)

Boş (%3,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-8 Sözcükte Anlam D

4

%6,25

5

%7,81

1

%1,56

41

%64,06

9

%14,06

4

%6,25
 

Doğru (%64,06)

Yanlış (%29,69)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Deyimler ve Atasözleri A

39

%60,94

11

%17,19

8

%12,50

3

%4,69
 

3

%4,69
 

Doğru (%60,94)

Yanlış (%34,38)

Boş (%4,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama D

14

%21,88

1

%1,56

1

%1,56

39

%60,94

4

%6,25

5

%7,81
 

Doğru (%60,94)

Yanlış (%31,25)

Boş (%7,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme A

58

%90,63
  

5

%7,81
 

1

%1,56
 

Doğru (%90,63)

Yanlış (%7,81)

Boş (%1,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama C

1

%1,56

1

%1,56

54

%84,38
 

6

%9,38

2

%3,13
 

Doğru (%84,38)

Yanlış (%12,50)

Boş (%3,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri E

5

%7,81

3

%4,69

5

%7,81

1

%1,56

46

%71,88

4

%6,25
 

Doğru (%71,88)

Yanlış (%21,88)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Virgül B

6

%9,38

26

%40,63
 

22

%34,38

5

%7,81

5

%7,81
 

Doğru (%40,63)

Yanlış (%51,56)

Boş (%7,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-39 Noktalama İşaretleri - Karma D

12

%18,75

11

%17,19
 

30

%46,88
 

11

%17,19
 

Doğru (%46,88)

Yanlış (%35,94)

Boş (%17,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-40 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler E

14

%21,88

1

%1,56

10

%15,63

2

%3,13

24

%37,50

13

%20,31
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%42,19)

Boş (%20,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Büyük Harflerin Yazılışı C

2

%3,13
 

19

%29,69

2

%3,13

33

%51,56

8

%12,50
 

Doğru (%29,69)

Yanlış (%57,81)

Boş (%12,50)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 2

Okul İlçe İl Genel

533 674 2127 226853

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Ad Soylu Sözcükler - Karma C

10

%15,63

14

%21,88

6

%9,38

3

%4,69

5

%7,81

26

%40,63
 

Doğru (%9,38)

Yanlış (%50,00)

Boş (%40,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Ekler ve Ek Çeşitleri B

7

%10,94

21

%32,81

7

%10,94

1

%1,56

1

%1,56

27

%42,19
 

Doğru (%32,81)

Yanlış (%25,00)

Boş (%42,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Sorularla Ögelerin Bulunması A

15

%23,44

6

%9,38

2

%3,13

3

%4,69

12

%18,75

26

%40,63
 

Doğru (%23,44)

Yanlış (%35,94)

Boş (%40,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Cümlenin Ögeleri - Karma C

2

%3,13
 

6

%9,38

2

%3,13

2

%3,13

52

%81,25
 

Doğru (%9,38)

Yanlış (%9,38)

Boş (%81,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle D  

2

%3,13

5

%7,81

51

%79,69

1

%1,56

5

%7,81
 

Doğru (%79,69)

Yanlış (%12,50)

Boş (%7,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Paragrafı İkiye Ayırma C

4

%6,25

11

%17,19

41

%64,06

4

%6,25

1

%1,56

3

%4,69
 

Doğru (%64,06)

Yanlış (%31,25)

Boş (%4,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Söz Öbeklerinde Anlam D

4

%6,25

3

%4,69

19

%29,69

20

%31,25

9

%14,06

9

%14,06
 

Doğru (%31,25)

Yanlış (%54,69)

Boş (%14,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Paragrafın Yorumlanması D  

3

%4,69

1

%1,56

57

%89,06

2

%3,13

1

%1,56
 

Doğru (%89,06)

Yanlış (%9,38)

Boş (%1,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

1

%1,56
  

56

%87,50

6

%9,38

1

%1,56
 

Doğru (%87,50)

Yanlış (%10,94)

Boş (%1,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

3

%4,69

1

%1,56

35

%54,69

7

%10,94

12

%18,75

6

%9,38
 

Doğru (%54,69)

Yanlış (%35,94)

Boş (%9,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Paragrafa Özgü Soru Kökü C

20

%31,25
 

27

%42,19

10

%15,63

2

%3,13

5

%7,81
 

Doğru (%42,19)

Yanlış (%50,00)

Boş (%7,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E  

1

%1,56

8

%12,50

12

%18,75

39

%60,94

4

%6,25
 

Doğru (%60,94)

Yanlış (%32,81)

Boş (%6,25)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 2

Okul İlçe İl Genel

533 674 2127 226853

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Düşünceyi Geliştirme Yolları E

9

%14,06

5

%7,81

2

%3,13

4

%6,25

40

%62,50

4

%6,25
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%31,25)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Paragrafa Özgü Soru Kökü D

2

%3,13

9

%14,06

3

%4,69

38

%59,38

5

%7,81

7

%10,94
 

Doğru (%59,38)

Yanlış (%29,69)

Boş (%10,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama C

10

%15,63

2

%3,13

39

%60,94
 

4

%6,25

9

%14,06
 

Doğru (%60,94)

Yanlış (%25,00)

Boş (%14,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Paragrafa Özgü Soru Kökü C  

2

%3,13

57

%89,06

2

%3,13
 

3

%4,69
 

Doğru (%89,06)

Yanlış (%6,25)

Boş (%4,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama C

6

%9,38

6

%9,38

34

%53,13

5

%7,81

3

%4,69

10

%15,63
 

Doğru (%53,13)

Yanlış (%31,25)

Boş (%15,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama E

1

%1,56

1

%1,56

1

%1,56

1

%1,56

58

%90,63

2

%3,13
 

Doğru (%90,63)

Yanlış (%6,25)

Boş (%3,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Paragrafa Özgü Soru Kökü D  

3

%4,69

6

%9,38

46

%71,88

3

%4,69

6

%9,38
 

Doğru (%71,88)

Yanlış (%18,75)

Boş (%9,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama E

4

%6,25
 

22

%34,38
 

36

%56,25

2

%3,13
 

Doğru (%56,25)

Yanlış (%40,63)

Boş (%3,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

2

%3,13
 

7

%10,94
 

51

%79,69

4

%6,25
 

Doğru (%79,69)

Yanlış (%14,06)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

2

%3,13
  

4

%6,25

52

%81,25

6

%9,38
 

Doğru (%81,25)

Yanlış (%9,38)

Boş (%9,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

5

%7,81

1

%1,56
 

54

%84,38

1

%1,56

3

%4,69
 

Doğru (%84,38)

Yanlış (%10,94)

Boş (%4,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular B

2

%3,13

40

%62,50

1

%1,56

11

%17,19

1

%1,56

9

%14,06
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%23,44)

Boş (%14,06)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 2

Okul İlçe İl Genel

533 674 2127 226853

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

3

%4,69

1

%1,56

3

%4,69

48

%75,00

1

%1,56

8

%12,50
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

7

%10,94

4

%6,25

2

%3,13

34

%53,13

5

%7,81

12

%18,75
 

Doğru (%53,13)

Yanlış (%28,13)

Boş (%18,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular E

3

%4,69

3

%4,69

5

%7,81

7

%10,94

30

%46,88

16

%25,00
 

Doğru (%46,88)

Yanlış (%28,13)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular A

15

%23,44

17

%26,56

15

%23,44

2

%3,13

3

%4,69

12

%18,75
 

Doğru (%23,44)

Yanlış (%57,81)

Boş (%18,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular C

4

%6,25

4

%6,25

33

%51,56

2

%3,13

2

%3,13

19

%29,69
 

Doğru (%51,56)

Yanlış (%18,75)

Boş (%29,69)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı
coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki
ilişkiyi analiz eder. 

D
6

%9,52
 

2

%3,17

40

%63,49

11

%17,46

4

%6,35
 

Doğru (%63,49)

Yanlış (%30,16)

Boş (%6,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle
İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında
ve toplumsal hayatta meydana getirdiği
değişimleri analiz eder.

B
4

%6,35

32

%50,79

8

%12,70

2

%3,17

4

%6,35

13

%20,63
 

Doğru (%50,79)

Yanlış (%28,57)

Boş (%20,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak
Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında
meydana gelen değişimleri analiz eder.

E
11

%17,46
 

5

%7,94

5

%7,94

24

%38,10

18

%28,57
 

Doğru (%38,10)

Yanlış (%33,33)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı
Devleti ve Batılı devletler açısından
değerlendirir.

C
2

%3,17

1

%1,59

37

%58,73

2

%3,17

9

%14,29

12

%19,05
 

Doğru (%58,73)

Yanlış (%22,22)

Boş (%19,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları
ve gelişmeleri kavrar. A

33

%52,38

1

%1,59

4

%6,35

16

%25,40

1

%1,59

8

%12,70
 

Doğru (%52,38)

Yanlış (%34,92)

Boş (%12,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-9

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini
açıklar. D  

3

%4,76

14

%22,22

36

%57,14

4

%6,35

6

%9,52
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%33,33)

Boş (%9,52)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 2

Okul İlçe İl Genel

533 674 2127 226853

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri
hakkında çıkarımlarda bulunur. B

5

%7,94

18

%28,57

4

%6,35

3

%4,76

7

%11,11

26

%41,27
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%30,16)

Boş (%41,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre
ayırt eder. E

14

%22,22

2

%3,17

4

%6,35

16

%25,40

16

%25,40

11

%17,46
 

Doğru (%25,40)

Yanlış (%57,14)

Boş (%17,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri
ve bölge belirlemede kullanılan kriterler
açısından değerlendirir.

C
10

%15,87

6

%9,52

27

%42,86

2

%3,17

5

%7,94

13

%20,63
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%36,51)

Boş (%20,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. A

41

%65,08

3

%4,76

2

%3,17

2

%3,17
 

15

%23,81
 

Doğru (%65,08)

Yanlış (%11,11)

Boş (%23,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-15 Bilgi Felsefesi B

4

%6,35

31

%49,21

4

%6,35

1

%1,59

4

%6,35

18

%28,57

1

%1,59

Doğru (%49,21)

Yanlış (%22,22)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14 Siyaset Felsefesi A

42

%66,67

2

%3,17
  

9

%14,29

10

%15,87
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%17,46)

Boş (%15,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü E     

59

%93,65

4

%6,35
 

Doğru (%93,65)

Yanlış (%0,00)

Boş (%6,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları C

10

%15,87

3

%4,76

32

%50,79

5

%7,94

1

%1,59

12

%19,05
 

Doğru (%50,79)

Yanlış (%30,16)

Boş (%19,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Bilim Felsefesi C

4

%6,35

4

%6,35

19

%30,16

9

%14,29

14

%22,22

13

%20,63
 

Doğru (%30,16)

Yanlış (%49,21)

Boş (%20,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Hz. Muhammed’in Örnekliği B

2

%3,17

53

%84,13

1

%1,59
  

7

%11,11
 

Doğru (%84,13)

Yanlış (%4,76)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Bilgi ve İnanç E   

11

%17,46
 

46

%73,02

6

%9,52
 

Doğru (%73,02)

Yanlış (%17,46)

Boş (%9,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı
tanır. D

4

%6,35

7

%11,11

6

%9,52

11

%17,46
 

35

%55,56
 

Doğru (%17,46)

Yanlış (%26,98)

Boş (%55,56)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 2

Okul İlçe İl Genel

533 674 2127 226853

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Allah İnsan İlişkisi C

6

%9,52

1

%1,59

46

%73,02

1

%1,59
 

9

%14,29
 

Doğru (%73,02)

Yanlış (%12,70)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Gençlik ve Değerler A

33

%52,38
  

6

%9,52
 

24

%38,10
 

Doğru (%52,38)

Yanlış (%9,52)

Boş (%38,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25 20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri E      

63

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Sanat Felsefesi B      

63

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Din Felsefesi A      

63

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin
Ayırıcı Nitelikleri D      

63

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri E      

63

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8 Rasyonel Sayılar B

1

%1,67

35

%58,33

1

%1,67

3

%5,00
 

20

%33,33
 

Doğru (%58,33)

Yanlış (%8,33)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Ondalık Sayılar E  

1

%1,67

2

%3,33

2

%3,33

39

%65,00

16

%26,67
 

Doğru (%65,00)

Yanlış (%8,33)

Boş (%26,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Üslü ifadeler B

4

%6,67

29

%48,33

1

%1,67
 

2

%3,33

24

%40,00
 

Doğru (%48,33)

Yanlış (%11,67)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Köklü ifadeler C

1

%1,67
 

10

%16,67

2

%3,33

1

%1,67

46

%76,67
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%6,67)

Boş (%76,67)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 2

Okul İlçe İl Genel

533 674 2127 226853

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Dört İşlem Yeteneği E

1

%1,67

1

%1,67

1

%1,67

3

%5,00

4

%6,67

50

%83,33
 

Doğru (%6,67)

Yanlış (%10,00)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler B

1

%1,67

26

%43,33

2

%3,33

3

%5,00

3

%5,00

25

%41,67
 

Doğru (%43,33)

Yanlış (%15,00)

Boş (%41,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Tek ve Çift Sayılar C

2

%3,33

3

%5,00

30

%50,00
 

6

%10,00

19

%31,67
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%18,33)

Boş (%31,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 MUTLAK DEĞER D

6

%10,00

5

%8,33

3

%5,00

13

%21,67

2

%3,33

31

%51,67
 

Doğru (%21,67)

Yanlış (%26,67)

Boş (%51,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-29 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler E

1

%1,67

2

%3,33

4

%6,67
 

19

%31,67

34

%56,67
 

Doğru (%31,67)

Yanlış (%11,67)

Boş (%56,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-30 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler C

1

%1,67

1

%1,67

7

%11,67

1

%1,67

1

%1,67

49

%81,67
 

Doğru (%11,67)

Yanlış (%6,67)

Boş (%81,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 MANTIK E  

3

%5,00

3

%5,00

2

%3,33

17

%28,33

35

%58,33
 

Doğru (%28,33)

Yanlış (%13,33)

Boş (%58,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Fonksiyon Grafikleri B

1

%1,67

10

%16,67
 

1

%1,67
 

48

%80,00
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%3,33)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Sayı Basamakları B  

21

%35,00
  

2

%3,33

37

%61,67
 

Doğru (%35,00)

Yanlış (%3,33)

Boş (%61,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Bölme Kuralları E   

2

%3,33

1

%1,67

13

%21,67

44

%73,33
 

Doğru (%21,67)

Yanlış (%5,00)

Boş (%73,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar A

30

%50,00

7

%11,67

1

%1,67
  

22

%36,67
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%13,33)

Boş (%36,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri E

2

%3,33

6

%10,00
 

4

%6,67

4

%6,67

44

%73,33
 

Doğru (%6,67)

Yanlış (%20,00)

Boş (%73,33)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 2

Okul İlçe İl Genel

533 674 2127 226853

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Sayı Problemleri D  

2

%3,33

2

%3,33

21

%35,00
 

35

%58,33
 

Doğru (%35,00)

Yanlış (%6,67)

Boş (%58,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Sayı Problemleri D

3

%5,00
  

12

%20,00
 

45

%75,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%5,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C

3

%5,00
 

11

%18,33
 

1

%1,67

45

%75,00
 

Doğru (%18,33)

Yanlış (%6,67)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Yaş Problemleri C

1

%1,67

8

%13,33

27

%45,00
  

24

%40,00
 

Doğru (%45,00)

Yanlış (%15,00)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Rutin Olmayan Problemler C

1

%1,67

3

%5,00

14

%23,33
 

3

%5,00

39

%65,00
 

Doğru (%23,33)

Yanlış (%11,67)

Boş (%65,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Rutin Olmayan Problemler B

2

%3,33

8

%13,33

2

%3,33

1

%1,67

6

%10,00

41

%68,33
 

Doğru (%13,33)

Yanlış (%18,33)

Boş (%68,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Grafik Problemleri C   

4

%6,67
  

56

%93,33
 

Doğru (%6,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%93,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Kesir Problemleri C

1

%1,67
 

6

%10,00

1

%1,67

2

%3,33

50

%83,33
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%6,67)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Sayı Problemleri E

1

%1,67
 

1

%1,67
 

6

%10,00

52

%86,67
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%3,33)

Boş (%86,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri A

5

%8,33

3

%5,00
 

1

%1,67

1

%1,67

50

%83,33
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%8,33)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Oran ve Orantı E     

2

%3,33

58

%96,67
 

Doğru (%3,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%96,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Rutin Olmayan Problemler D  

2

%3,33
 

6

%10,00

7

%11,67

45

%75,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%15,00)

Boş (%75,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 2

Okul İlçe İl Genel

533 674 2127 226853

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Sayma Yöntemleri B

1

%1,67

1

%1,67
 

3

%5,00
 

55

%91,67
 

Doğru (%1,67)

Yanlış (%6,67)

Boş (%91,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Basit Olayların Olasılıkları C

1

%1,67
 

3

%5,00

1

%1,67

1

%1,67

54

%90,00
 

Doğru (%5,00)

Yanlış (%5,00)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-40 Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar A

12

%20,00
 

1

%1,67

1

%1,67
 

46

%76,67
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%3,33)

Boş (%76,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-39 Üçgende Açılar B

1

%1,67

3

%5,00

9

%15,00
 

4

%6,67

43

%71,67
 

Doğru (%5,00)

Yanlış (%23,33)

Boş (%71,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Üçgenlerin Benzerliği D   

1

%1,67

1

%1,67
 

58

%96,67
 

Doğru (%1,67)

Yanlış (%1,67)

Boş (%96,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Üçgende Alan A

1

%1,67
    

59

%98,33
 

Doğru (%1,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Kare D  

2

%3,33
 

2

%3,33
 

56

%93,33
 

Doğru (%3,33)

Yanlış (%3,33)

Boş (%93,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Dikdörtgen D    

2

%3,33
 

58

%96,67
 

Doğru (%3,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%96,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Yamuk E      

60

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Çokgenler D

1

%1,67
  

7

%11,67
 

52

%86,67
 

Doğru (%11,67)

Yanlış (%1,67)

Boş (%86,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Prizmalar A  

1

%1,67
   

59

%98,33
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,67)

Boş (%98,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Prizmalar C      

60

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 2

Okul İlçe İl Genel

533 674 2127 226853

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-7 Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması C

2

%4,17

5

%10,42

8

%16,67

5

%10,42
 

28

%58,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%25,00)

Boş (%58,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı,
durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu
değişkenleri açıklar.

D
1

%2,08

5

%10,42
 

2

%4,17
 

40

%83,33
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%12,50)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi
potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel
enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz
eder.

E
4

%8,33

2

%4,17

4

%8,33

2

%4,17

10

%20,83

26

%54,17
 

Doğru (%20,83)

Yanlış (%25,00)

Boş (%54,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen
değişkenleri analiz eder. B  

17

%35,42

1

%2,08

2

%4,17

1

%2,08

27

%56,25
 

Doğru (%35,42)

Yanlış (%8,33)

Boş (%56,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve
hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. D    

17

%35,42

5

%10,42

26

%54,17
 

Doğru (%35,42)

Yanlış (%10,42)

Boş (%54,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç
kavramlarını ilişkilendirir. A

5

%10,42

2

%4,17
 

2

%4,17

1

%2,08

38

%79,17
 

Doğru (%10,42)

Yanlış (%10,42)

Boş (%79,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları
örneklerle açıklar. D   

1

%2,08

28

%58,33

8

%16,67

11

%22,92
 

Doğru (%58,33)

Yanlış (%18,75)

Boş (%22,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-13

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma
Alanları B

8

%16,67

14

%29,17

4

%8,33
 

1

%2,08

21

%43,75
 

Doğru (%29,17)

Yanlış (%27,08)

Boş (%43,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-14 Periyodik Özellikler D

1

%2,08
 

3

%6,25

4

%8,33

1

%2,08

39

%81,25
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%10,42)

Boş (%81,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ C  

2

%4,17

4

%8,33

2

%4,17

1

%2,08

39

%81,25
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%10,42)

Boş (%81,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Sıvılar E

2

%4,17

1

%2,08

1

%2,08
 

5

%10,42

39

%81,25
 

Doğru (%10,42)

Yanlış (%8,33)

Boş (%81,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Çözeltilerde Derişim D

1

%2,08

2

%4,17

1

%2,08
  

44

%91,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%8,33)

Boş (%91,67)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 2

Okul İlçe İl Genel

533 674 2127 226853

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren
Problemler D    

1

%2,08
 

47

%97,92
 

Doğru (%2,08)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Asitler ve Bazlar A

2

%4,17
 

1

%2,08
 

2

%4,17

43

%89,58
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%6,25)

Boş (%89,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-20

Karbohidratların genel özelliklerini ve
çeşitlerini bilir. C

2

%4,17
 

4

%8,33

4

%8,33

1

%2,08

37

%77,08
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%14,58)

Boş (%77,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Lizozomu ve görevlerini bilir. E

1

%2,08
 

1

%2,08
  

46

%95,83
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%4,17)

Boş (%95,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. E

1

%2,08
 

3

%6,25
 

2

%4,17

42

%87,50
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%8,33)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede
gerçekleşen olayları bilir. D

2

%4,17
  

2

%4,17
 

44

%91,67
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%4,17)

Boş (%91,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Kalıtımın genel esaslarını açıklar. A

3

%6,25

3

%6,25

6

%12,50
  

36

%75,00
 

Doğru (%6,25)

Yanlış (%18,75)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve
olası sonuçlarını değerlendirir. B

2

%4,17

28

%58,33

2

%4,17

1

%2,08

1

%2,08

14

%29,17
 

Doğru (%58,33)

Yanlış (%12,50)

Boş (%29,17)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

