
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 2 533 674 2127 226853

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,5010,48 20,88 2,32 1,46 1,96 1,76 1,73 1,33 2,87 1,11 2,59 3,06 0,85 2,84 0,01 0,01 0,01 12,38 3,15 11,59 1,52 0,50 1,40 2,34 1,31 2,01 2,03 1,12 1,75 1,80 0,92 1,57 53,5922,64 47,93 282,920

Okul Ortalaması 26,01 9,70 23,58 2,80 1,34 2,47 2,19 1,57 1,79 3,25 1,00 3,00 3,23 0,71 3,05 0,00 0,00 0,00 12,24 3,06 11,47 1,42 0,47 1,30 2,59 1,37 2,25 1,76 1,05 1,50 1,79 0,88 1,57 57,2821,15 51,98 297,710

KATILIMLAR

1 0 ARDA HIZLI  MS 38 2 37,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 28 2 27,50 5 0 5,00 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 109 6 107,50 462,917 900

2 0 IRMAK GÜNER  MS 39 1 38,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 26 4 25,00 7 2 6,50 7 0 7,00 5 2 4,50 5 1 4,75 105 14 101,50 445,008 2941

3 0 AYÇİN GÜNEYHAN  MS 40 0 40,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 24 2 23,50 2 0 2,00 6 1 5,75 5 2 4,50 5 1 4,75 101 7 99,25 438,169 4183

4 0 MUSTAFA SALİH AKÇİN  MS 33 6 31,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 28 1 27,75 8 1 7,75 5 2 4,50 3 1 2,75 5 1 4,75 101 13 97,75 433,257 5299

5 0 EZGİ MERGEN  MS 30 8 28,00 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 26 3 25,25 7 2 6,50 7 0 7,00 6 1 5,75 5 1 4,75 96 18 91,50 416,207 10426

6 0 FATİH KURFALLI  MS 36 3 35,25 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 20 0 20,00 3 0 3,00 7 0 7,00 6 1 5,75 2 1 1,75 93 5 91,75 416,200 10431

7 0 NUR ALTUN * Ş  MS 32 8 30,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 25 4 24,00 5 4 4,00 7 0 7,00 4 3 3,25 5 0 5,00 95 22 89,50 409,843 12838

8 0 İCLAL SEVER  MS 34 5 32,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 25 3 24,25 3 0 3,00 6 0 6,00 6 1 5,75 4 2 3,50 93 16 89,00 408,305 13495

9 0 ARDA KARACA  MS 33 4 32,00 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 25 1 24,75 2 2 1,50 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 90 14 86,50 400,679 16940

10 0 DAMLA KİŞİN  MS 34 6 32,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 20 3 19,25 4 1 3,75 5 2 4,50 5 2 4,50 4 2 3,50 88 19 83,25 390,893 21939

11 0 AYBERK ŞAM  MS 26 9 23,75 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 25 4 24,00 3 3 2,25 7 0 7,00 6 1 5,75 6 0 6,00 86 21 80,75 385,083 25082

12 0 IŞIL ELMAS  MS 30 6 28,50 1 3 0,25 2 1 1,75 4 0 4,00 3 1 2,75 23 7 21,25 7 1 6,75 6 0 6,00 5 1 4,75 5 1 4,75 86 21 80,75 384,242 25547

13 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 33 5 31,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 20 3 19,25 2 0 2,00 5 2 4,50 5 0 5,00 4 2 3,50 84 17 79,75 380,761 27573

14 0 BARIŞ BEŞLİ  MS 28 9 25,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 0 3,00 20 2 19,50 8 1 7,75 6 1 5,75 3 1 2,75 2 2 1,50 84 17 79,75 380,229 27906

15 0 ARDA BATIN KİBAR  MS 34 6 32,50 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 23 0 23,00 3 0 3,00 3 3 2,25 5 1 4,75 1 2 0,50 83 15 79,25 378,055 29161

16 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 27 12 24,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 25 1 24,75 5 0 5,00 3 4 2,00 5 2 4,50 3 3 2,25 85 25 78,75 377,049 29751

17 0 MUSTAFA ARDA EKEN  MS 30 7 28,25 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 22 3 21,25 3 0 3,00 5 2 4,50 5 2 4,50 3 2 2,50 83 18 78,50 376,838 29872

18 0 BAŞAK DURMAZ  MS 32 8 30,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 18 5 16,75 5 0 5,00 7 0 7,00 4 3 3,25 4 2 3,50 84 23 78,25 376,558 30064

19 0 BEREN ŞAHİN  MS 34 4 33,00 1 2 0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 24 3 23,25 4 1 3,75 4 2 3,50 3 3 2,25 4 0 4,00 83 18 78,50 376,303 30213

20 0 HAFİZENUR AYDOĞAN  MS 34 5 32,75 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 17 1 16,75 5 0 5,00 4 3 3,25 5 2 4,50 4 2 3,50 82 16 78,00 375,218 30871

21 0 TALHA GÜRCAN  MS 26 10 23,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 21 4 20,00 4 1 3,75 6 0 6,00 1 2 0,50 6 0 6,00 81 18 76,50 371,316 33337

22 0 RABİA FİDAN  MS 31 7 29,25 3 0 3,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 21 4 20,00 7 1 6,75 3 4 2,00 3 2 2,50 3 1 2,75 82 21 76,75 370,744 33732

23 0 SEZGİN MUSTAFA  MS 29 11 26,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 14 2 13,50 4 0 4,00 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 80 20 75,00 367,432 35934

24 0 HAVİN İREM CURKA  MS 30 8 28,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 25 2 24,50 2 2 1,50 1 3 0,25 6 1 5,75 5 1 4,75 80 21 74,75 365,654 37171

25 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 29 9 26,75 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 1 1,75 21 4 20,00 6 2 5,50 5 2 4,50 2 3 1,25 5 1 4,75 81 26 74,50 364,908 37683

26 0 SAİD ALİ KAYAOĞLU  MS 23 16 19,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 25 4 24,00 4 0 4,00 6 0 6,00 2 4 1,00 5 1 4,75 81 29 73,75 363,161 38870

27 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 21 4 20,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 21 3 20,25 4 1 3,75 4 2 3,50 5 1 4,75 6 0 6,00 75 14 71,50 357,099 43118

28 0 ŞAMİL ÖZTEN  MS 31 5 29,75 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 2 1 1,75 19 5 17,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 75 18 70,50 352,827 46395

29 0 CAN BORNEDAY  MS 33 7 31,25 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 15 2 14,50 4 3 3,25 2 2 1,50 3 1 2,75 73 16 69,00 348,118 50024
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KATILIMLAR

30 0 EMİNE YURTCU  MS 31 8 29,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 19 2 18,50 3 1 2,75 6 1 5,75 5 1 4,75 73 19 68,25 347,150 50798

31 0 ZEYNEP ERBAY  MS 29 10 26,50 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 11 1 10,75 6 0 6,00 6 1 5,75 4 2 3,50 72 16 68,00 346,997 50915

32 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 29 10 26,50 1 2 0,50 1 3 0,25 3 1 2,75 4 0 4,00 20 3 19,25 4 1 3,75 6 1 5,75 4 1 3,75 2 3 1,25 74 25 67,75 345,173 52441

33 0 FERAY BEREN AYDOĞAN MS 35 3 34,25 3 1 2,75 1 3 0,25 3 2 2,50 4 0 4,00 13 3 12,25 4 1 3,75 1 0 1,00 3 1 2,75 4 0 4,00 71 14 67,50 343,664 53632

34 0 BEYZANUR AYDIN  MS 32 6 30,50 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 14 5 12,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 2 3,50 5 1 4,75 72 21 66,75 342,506 54558

35 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 29 8 27,00 0 2 -0,50 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 18 1 17,75 2 0 2,00 1 0 1,00 4 0 4,00 4 1 3,75 70 13 66,75 341,836 55143

36 0 AYÇA POLAT  MS 26 13 22,75 5 0 5,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 17 1 16,75 3 0 3,00 5 1 4,75 4 1 3,75 4 2 3,50 71 21 65,75 339,707 56955

37 0 HATİCE ATASOY  MS 27 10 24,50 1 2 0,50 3 0 3,00 1 1 0,75 5 0 5,00 20 3 19,25 0 1 -0,25 7 0 7,00 3 3 2,25 3 1 2,75 70 21 64,75 336,729 59529

38 0 EMİN PALA  MS 25 11 22,25 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 24 3 23,25 3 3 2,25 3 4 2,00 3 3 2,25 2 3 1,25 72 32 64,00 333,143 62574

39 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 30 8 28,00 1 3 0,25 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 17 4 16,00 2 0 2,00 4 2 3,50 4 1 3,75 3 1 2,75 69 23 63,25 331,813 63773

40 0 SİDRE KIZILTUĞ  MS 27 13 23,75 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 16 6 14,50 4 1 3,75 3 3 2,25 6 1 5,75 3 3 2,25 71 34 62,50 329,781 65615

41 0 CANSU EREN  MS 31 8 29,00 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 18 3 17,25 1 1 0,75 2 4 1,00 3 0 3,00 1 1 0,75 68 22 62,50 328,472 66805

42 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 30 9 27,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 18 4 17,00 6 1 5,75 2 4 1,00 3 2 2,50 69 30 61,50 326,533 68594

43 0 EMİRHAN BOZ  MS 29 10 26,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 14 4 13,00 2 0 2,00 2 5 0,75 4 1 3,75 4 2 3,50 68 27 61,25 325,593 69438

44 0 FEYZA ERGÜL  MS 28 10 25,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 15 6 13,50 2 1 1,75 5 1 4,75 3 0 3,00 3 1 2,75 66 23 60,25 323,210 71661

45 0 EDHEM GÖRAL  MS 26 10 23,50 4 0 4,00 1 2 0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 16 2 15,50 0 1 -0,25 4 2 3,50 3 3 2,25 3 2 2,50 66 23 60,25 322,791 72097

46 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 26 11 23,25 2 0 2,00 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 19 5 17,75 2 1 1,75 7 0 7,00 1 2 0,50 1 1 0,75 66 25 59,75 321,282 73565

47 0 SILA DİLBAZ  MS 29 7 27,25 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 0 3,00 10 3 9,25 2 1 1,75 3 3 2,25 1 6 -0,50 5 1 4,75 65 23 59,25 319,426 75380

48 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 26 9 23,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 2 0,50 3 1 2,75 16 8 14,00 1 2 0,50 4 3 3,25 4 2 3,50 1 0 1,00 65 28 58,00 316,079 78751

49 0 OZAN KUZEY MOL  MS 29 9 26,75 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 3 0 3,00 8 3 7,25 1 1 0,75 5 1 4,75 1 4 0,00 3 3 2,25 63 22 57,50 314,441 80387

50 0 GÜLSEN ATAMAL  MS 27 10 24,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 17 4 16,00 1 0 1,00 4 1 3,75 3 0 3,00 2 0 2,00 61 18 56,50 311,836 83025

51 0 İREMNAZ APAYDIN  MS 26 12 23,00 4 0 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 15 3 14,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 62 23 56,25 310,808 84042

52 0 BİLGE TAŞKIN  MS 24 15 20,25 2 1 1,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 14 4 13,00 1 0 1,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 61 26 54,50 306,645 88413

53 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 29 11 26,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 10 4 9,00 1 1 0,75 5 0 5,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 60 27 53,25 301,690 93752

54 0 MUHAMMED EEE  MS 7 33 -1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 0 4,00 27 0 27,00 7 1 6,75 6 1 5,75 2 2 1,50 2 2 1,50 63 46 51,50 297,693 98001

55 0 NUR EFŞAN İKAN  MS 28 9 25,75 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 0 3,00 7 0 7,00 5 1 4,75 2 2 1,50 4 2 3,50 56 19 51,25 296,707 99099

56 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 30 10 27,50 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 10 2 9,50 3 1 2,75 1 1 0,75 1 1 0,75 57 22 51,50 296,201 99602

57 0 AYBARS KOCAKURT  MS 24 13 20,75 1 2 0,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 13 2 12,50 6 1 5,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 56 22 50,50 293,844 102175

58 0 ARDA SÖZER  MS 20 7 18,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 17 6 15,50 3 4 2,00 3 1 2,75 1 0 1,00 54 22 48,50 287,902 108718
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KATILIMLAR

59 0 DİDEM ERDEM  MS 26 4 25,00 3 0 3,00 2 2 1,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 11 1 10,75 3 2 2,50 2 0 2,00 1 0 1,00 51 10 48,50 287,711 108911

60 0 YASİN YAŞAR  MS 26 11 23,25 4 1 3,75 1 3 0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 12 3 11,25 3 4 2,00 3 3 2,25 2 2 1,50 56 31 48,25 287,074 109645

61 0 KADİR GÜMÜŞDERE  MS 19 16 15,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 15 6 13,50 2 1 1,75 3 4 2,00 4 1 3,75 1 0 1,00 55 36 46,00 280,866 116657

62 0 SARP SÜTUNÇ  MS 22 13 18,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 11 6 9,50 1 0 1,00 3 3 2,25 1 3 0,25 1 1 0,75 54 31 46,25 280,808 116726

63 0 BEYZA DURSUN  MS 29 6 27,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 0 3,00 6 3 5,25 1 1 0,75 2 0 2,00 2 3 1,25 48 18 43,50 272,702 125839

64 0 HASAN YILDIZ  MS 26 10 23,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 2 3,50 5 2 4,50 2 1 1,75 1 1 0,75 49 24 43,00 272,000 126669

65 0 MUSTAFA KÖSE  MS 22 14 18,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 10 9 7,75 1 2 0,50 3 4 2,00 1 5 -0,25 3 3 2,25 53 42 42,50 269,986 128895

66 0 HİLAL TEKİN  MS 26 12 23,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 4 0 4,00 3 0 3,00 4 2 3,50 4 2 3,50 3 1 2,75 2 2 1,50 48 24 42,00 269,236 129755

67 0 ÇAĞLAR BERKMAN  MS 25 13 21,75 2 1 1,75 1 2 0,50 4 0 4,00 2 1 1,75 10 3 9,25 1 1 0,75 1 0 1,00 46 21 40,75 264,268 135189

68 0 MUHAMMED SENA AKSU MS 28 8 26,00 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 3 3,25 2 0 2,00 45 18 40,50 263,534 136029

69 0 KAAN SEMİH KURT  MS 20 9 17,75 2 1 1,75 1 1 0,75 2 2 1,50 13 3 12,25 4 0 4,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 46 24 40,00 262,152 137575

70 0 MEHMET ARDA EREN  MS 22 15 18,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 6 3 5,25 3 1 2,75 2 1 1,75 1 1 0,75 46 28 39,00 260,012 139985

71 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 21 15 17,25 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 10 2 9,50 1 6 -0,50 3 3 2,25 2 4 1,00 46 38 36,50 252,122 148755

72 0 MUHAMMED TAŞ  MS 20 16 16,00 1 3 0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 11 5 9,75 2 3 1,25 3 4 2,00 3 3 2,25 45 37 35,75 250,534 150491

73 0 BARTU ARSLAN  MS 21 8 19,00 1 3 0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 3 0 3,00 6 3 5,25 1 1 0,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 40 20 35,00 247,654 153532

74 0 DİCLE KAYA  MS 20 16 16,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 2 1 1,75 8 5 6,75 3 1 2,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 40 29 32,75 241,652 159791

75 0 CEREN TÜL  MS 21 15 17,25 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 5 0,75 39 27 32,25 239,286 162188

76 0 SUDE DİNÇ  MS 23 8 21,00 1 0 1,00 3 0 3,00 5 1 4,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 35 12 32,00 238,749 162790

77 0 YALÇIN YILMAZ  MS 20 15 16,25 1 1 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 7 4 6,00 0 6 -1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 39 34 30,50 233,936 167628

78 0 AVŞİN ÇAKAN  MS 14 16 10,00 1 1 0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 10 10 7,50 3 1 2,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 38 37 28,75 229,485 171937

79 0 RABİA KAYA  MS 18 8 16,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 2 0 2,00 4 2 3,50 3 2 2,50 3 0 3,00 1 1 0,75 33 18 28,50 229,471 171956

80 0 ESMA ÇİÇEK  MS 18 16 14,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 6 2 5,50 1 0 1,00 33 22 27,50 225,459 175528

81 0 LÜTFİYE PAŞA  MS 19 17 14,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 3 1 2,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 5 2 4,50 1 3 0,25 4 1 3,75 35 34 26,50 224,146 176700

82 0 RABİA NUR AKDENİZ  MS 12 8 10,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 3 3,25 4 4 3,00 3 4 2,00 2 2 1,50 1 2 0,50 35 34 26,50 223,261 177435

83 0 EREN AKBAŞ  MS 10 6 8,50 1 0 1,00 2 2 1,50 2 0 2,00 3 0 3,00 6 3 5,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 2 0 2,00 29 14 25,50 220,487 179844

84 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 16 12 13,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 4 6 2,50 0 1 -0,25 3 4 2,00 2 1 1,75 1 4 0,00 33 36 24,00 215,827 183667

85 0 U BATUHAN KATIL  MS 14 15 10,25 2 1 1,75 1 1 0,75 1 0 1,00 8 8 6,00 1 0 1,00 27 25 20,75 205,736 191713

86 0 YUNUS AYDINLIK  MS 12 24 6,00 2 2 1,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 1 2 0,50 2 3 1,25 3 0 3,00 1 1 0,75 28 38 18,50 200,157 195735

87 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 14 26 7,50 0 2 -0,50 8 7 6,25 3 2 2,50 2 4 1,00 1 4 0,00 28 45 16,75 194,593 199254
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Genel Ortalama 23,5010,48 20,88 2,32 1,46 1,96 1,76 1,73 1,33 2,87 1,11 2,59 3,06 0,85 2,84 0,01 0,01 0,01 12,38 3,15 11,59 1,52 0,50 1,40 2,34 1,31 2,01 2,03 1,12 1,75 1,80 0,92 1,57 53,5922,64 47,93 282,920

Okul Ortalaması 26,01 9,70 23,58 2,80 1,34 2,47 2,19 1,57 1,79 3,25 1,00 3,00 3,23 0,71 3,05 0,00 0,00 0,00 12,24 3,06 11,47 1,42 0,47 1,30 2,59 1,37 2,25 1,76 1,05 1,50 1,79 0,88 1,57 57,2821,15 51,98 297,710

KATILIMLAR

88 0 ARDA ÖZDAĞLI  MS 10 26 3,50 0 5 -1,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 7 4 6,00 1 1 0,75 4 3 3,25 2 3 1,25 1 1 0,75 28 48 16,00 192,868 200304

89 0 NAGİHAN ERTEM  MS 9 17 4,75 1 3 0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 2 1 1,75 1 1 0,75 15 22 9,50 173,227 210633
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 2 533 674 2127 226853

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,5 10,5 20,88 10,0 5,2 8,73 13,9 3,6 12,99 6,2 3,4 5,33 53,6 22,6 47,93 282,920

Okul Ortalaması 26,0 9,7 23,58 11,5 4,6 10,32 13,7 3,5 12,78 6,2 3,3 5,33 57,3 21,2 52,01 297,710

KATILIMLAR

1 0 ARDA HIZLI  MS 38 2 37,50 20 0 20,00 33 2 32,50 18 2 17,50 109 6 107,50 462,917 1 3 7 10 900

2 0 IRMAK GÜNER  MS 39 1 38,75 16 4 15,00 33 6 31,50 17 3 16,25 105 14 101,50 445,008 2 10 20 30 2941

3 0 AYÇİN GÜNEYHAN  MS 40 0 40,00 19 1 18,75 26 2 25,50 16 4 15,00 101 7 99,25 438,169 3 15 25 40 4183

4 0 MUSTAFA SALİH AKÇİN  MS 33 6 31,50 19 1 18,75 36 2 35,50 13 4 12,00 101 13 97,75 433,257 4 17 28 47 5299

5 0 EZGİ MERGEN  MS 30 8 28,00 15 3 14,25 33 5 31,75 18 2 17,50 96 18 91,50 416,207 5 31 52 83 10426

6 0 FATİH KURFALLI  MS 36 3 35,25 19 0 19,00 23 0 23,00 15 2 14,50 93 5 91,75 416,200 6 32 53 84 10431

7 0 NUR ALTUN * Ş  MS 32 8 30,00 17 3 16,25 30 8 28,00 16 3 15,25 95 22 89,50 409,843 7 34 58 100 12838

8 0 İCLAL SEVER  MS 34 5 32,75 15 5 13,75 28 3 27,25 16 3 15,25 93 16 89,00 408,305 8 36 61 107 13495

9 0 ARDA KARACA  MS 33 4 32,00 15 2 14,50 27 3 26,25 15 5 13,75 90 14 86,50 400,679 9 41 71 123 16940

10 0 DAMLA KİŞİN  MS 34 6 32,50 16 3 15,25 24 4 23,00 14 6 12,50 88 19 83,25 390,893 10 53 84 153 21939

11 0 AYBERK ŞAM  MS 26 9 23,75 13 4 12,00 28 7 26,25 19 1 18,75 86 21 80,75 385,083 11 59 92 173 25082

12 0 IŞIL ELMAS  MS 30 6 28,50 10 5 8,75 30 8 28,00 16 2 15,50 86 21 80,75 384,242 12 62 95 176 25547

13 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 33 5 31,75 15 5 13,75 22 3 21,25 14 4 13,00 84 17 79,75 380,761 13 65 100 189 27573

14 0 BARIŞ BEŞLİ  MS 28 9 25,75 17 1 16,75 28 3 27,25 11 4 10,00 84 17 79,75 380,229 14 67 103 192 27906

15 0 ARDA BATIN KİBAR  MS 34 6 32,50 14 3 13,25 26 0 26,00 9 6 7,50 83 15 79,25 378,055 15 70 107 201 29161

16 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 27 12 24,00 17 3 16,25 30 1 29,75 11 9 8,75 85 25 78,75 377,049 16 71 109 210 29751

17 0 MUSTAFA ARDA EKEN  MS 30 7 28,25 15 2 14,50 25 3 24,25 13 6 11,50 83 18 78,50 376,838 17 72 110 211 29872

18 0 BAŞAK DURMAZ  MS 32 8 30,00 14 5 12,75 23 5 21,75 15 5 13,75 84 23 78,25 376,558 18 73 111 213 30064

19 0 BEREN ŞAHİN  MS 34 4 33,00 10 5 8,75 28 4 27,00 11 5 9,75 83 18 78,50 376,303 19 74 112 214 30213

20 0 HAFİZENUR AYDOĞAN  MS 34 5 32,75 13 3 12,25 22 1 21,75 13 7 11,25 82 16 78,00 375,218 20 75 113 221 30871

21 0 TALHA GÜRCAN  MS 26 10 23,50 17 1 16,75 25 5 23,75 13 2 12,50 81 18 76,50 371,316 21 82 122 239 33337

22 0 RABİA FİDAN  MS 31 7 29,25 14 2 13,50 28 5 26,75 9 7 7,25 82 21 76,75 370,744 22 83 123 240 33732

23 0 SEZGİN MUSTAFA  MS 29 11 26,25 17 3 16,25 18 2 17,50 16 4 15,00 80 20 75,00 367,432 23 86 130 255 35934

24 0 HAVİN İREM CURKA  MS 30 8 28,00 11 4 10,00 27 4 26,00 12 5 10,75 80 21 74,75 365,654 24 93 138 268 37171

25 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 29 9 26,75 13 5 11,75 27 6 25,50 12 6 10,50 81 26 74,50 364,908 25 95 140 270 37683

26 0 SAİD ALİ KAYAOĞLU  MS 23 16 19,00 16 4 15,00 29 4 28,00 13 5 11,75 81 29 73,75 363,161 26 97 142 276 38870

27 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 21 4 20,00 14 3 13,25 25 4 24,00 15 3 14,25 75 14 71,50 357,099 27 100 146 296 43118

28 0 ŞAMİL ÖZTEN  MS 31 5 29,75 13 3 12,25 21 6 19,50 10 4 9,00 75 18 70,50 352,827 28 108 154 322 46395

29 0 CAN BORNEDAY  MS 33 7 31,25 16 1 15,75 15 2 14,50 9 6 7,50 73 16 69,00 348,118 29 117 165 344 50024

30 0 EMİNE YURTCU  MS 31 8 29,00 9 6 7,50 19 2 18,50 14 3 13,25 73 19 68,25 347,150 30 121 171 354 50798

31 0 ZEYNEP ERBAY  MS 29 10 26,50 16 2 15,50 11 1 10,75 16 3 15,25 72 16 68,00 346,997 31 122 172 355 50915

32 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 29 10 26,50 9 6 7,50 24 4 23,00 12 5 10,75 74 25 67,75 345,173 32 127 177 366 52441

33 0 FERAY BEREN AYDOĞAN MS 35 3 34,25 11 6 9,50 17 4 16,00 8 1 7,75 71 14 67,50 343,664 33 129 180 373 53632

34 0 BEYZANUR AYDIN  MS 32 6 30,50 13 5 11,75 14 6 12,50 13 4 12,00 72 21 66,75 342,506 34 131 182 377 54558

35 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 29 8 27,00 12 3 11,25 20 1 19,75 9 1 8,75 70 13 66,75 341,836 35 134 185 383 55143

36 0 AYÇA POLAT  MS 26 13 22,75 12 3 11,25 20 1 19,75 13 4 12,00 71 21 65,75 339,707 36 140 194 401 56955

37 0 HATİCE ATASOY  MS 27 10 24,50 10 3 9,25 20 4 19,00 13 4 12,00 70 21 64,75 336,729 37 147 202 422 59529

38 0 EMİN PALA  MS 25 11 22,25 12 5 10,75 27 6 25,50 8 10 5,50 72 32 64,00 333,143 38 156 213 450 62574

39 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 30 8 28,00 9 7 7,25 19 4 18,00 11 4 10,00 69 23 63,25 331,813 39 160 218 458 63773

40 0 SİDRE KIZILTUĞ  MS 27 13 23,75 12 7 10,25 20 7 18,25 12 7 10,25 71 34 62,50 329,781 40 164 222 467 65615

41 0 CANSU EREN  MS 31 8 29,00 12 5 10,75 19 4 18,00 6 5 4,75 68 22 62,50 328,472 41 167 226 477 66805

42 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 30 9 27,75 10 10 7,50 18 4 17,00 11 7 9,25 69 30 61,50 326,533 42 171 230 489 68594

43 0 EMİRHAN BOZ  MS 29 10 26,50 13 5 11,75 16 4 15,00 10 8 8,00 68 27 61,25 325,593 43 174 233 495 69438

44 0 FEYZA ERGÜL  MS 28 10 25,50 10 4 9,00 17 7 15,25 11 2 10,50 66 23 60,25 323,210 44 181 241 517 71661

45 0 EDHEM GÖRAL  MS 26 10 23,50 14 3 13,25 16 3 15,25 10 7 8,25 66 23 60,25 322,791 45 182 242 518 72097

46 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 26 11 23,25 10 5 8,75 21 6 19,50 9 3 8,25 66 25 59,75 321,282 46 184 244 523 73565

47 0 SILA DİLBAZ  MS 29 7 27,25 15 2 14,50 12 4 11,00 9 10 6,50 65 23 59,25 319,426 47 187 247 530 75380

48 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 26 9 23,75 13 4 12,00 17 10 14,50 9 5 7,75 65 28 58,00 316,079 48 194 256 556 78751
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 2 533 674 2127 226853

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,5 10,5 20,88 10,0 5,2 8,73 13,9 3,6 12,99 6,2 3,4 5,33 53,6 22,6 47,93 282,920

Okul Ortalaması 26,0 9,7 23,58 11,5 4,6 10,32 13,7 3,5 12,78 6,2 3,3 5,33 57,3 21,2 52,01 297,710

KATILIMLAR

49 0 OZAN KUZEY MOL  MS 29 9 26,75 16 1 15,75 9 4 8,00 9 8 7,00 63 22 57,50 314,441 49 202 266 574 80387

50 0 GÜLSEN ATAMAL  MS 27 10 24,50 7 3 6,25 18 4 17,00 9 1 8,75 61 18 56,50 311,836 50 209 274 597 83025

51 0 İREMNAZ APAYDIN  MS 26 12 23,00 13 3 12,25 15 4 14,00 8 4 7,00 62 23 56,25 310,808 51 211 276 604 84042

52 0 BİLGE TAŞKIN  MS 24 15 20,25 10 4 9,00 15 4 14,00 12 3 11,25 61 26 54,50 306,645 52 220 285 634 88413

53 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 29 11 26,25 13 6 11,50 11 5 9,75 7 5 5,75 60 27 53,25 301,690 53 238 306 676 93752

54 0 MUHAMMED EEE  MS 7 33 -1,25 12 7 10,25 34 1 33,75 10 5 8,75 63 46 51,50 297,693 54 251 323 729 98001

55 0 NUR EFŞAN İKAN  MS 28 9 25,75 10 5 8,75 7 0 7,00 11 5 9,75 56 19 51,25 296,707 55 252 324 739 99099

56 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 30 10 27,50 12 7 10,25 10 2 9,50 5 3 4,25 57 22 51,50 296,201 56 254 327 744 99602

57 0 AYBARS KOCAKURT  MS 24 13 20,75 12 4 11,00 13 2 12,50 7 3 6,25 56 22 50,50 293,844 57 260 334 761 102175

58 0 ARDA SÖZER  MS 20 7 18,25 10 4 9,00 17 6 15,50 7 5 5,75 54 22 48,50 287,902 58 272 350 816 108718

59 0 DİDEM ERDEM  MS 26 4 25,00 8 3 7,25 11 1 10,75 6 2 5,50 51 10 48,50 287,711 59 274 352 820 108911

60 0 YASİN YAŞAR  MS 26 11 23,25 10 8 8,00 12 3 11,25 8 9 5,75 56 31 48,25 287,074 60 277 356 831 109645

61 0 KADİR GÜMÜŞDERE  MS 19 16 15,00 11 8 9,00 17 7 15,25 8 5 6,75 55 36 46,00 280,866 61 290 375 906 116657

62 0 SARP SÜTUNÇ  MS 22 13 18,75 15 5 13,75 12 6 10,50 5 7 3,25 54 31 46,25 280,808 62 291 376 909 116726

63 0 BEYZA DURSUN  MS 29 6 27,50 8 5 6,75 6 3 5,25 5 4 4,00 48 18 43,50 272,702 63 319 411 1008 125839

64 0 HASAN YILDIZ  MS 26 10 23,50 11 8 9,00 4 2 3,50 8 4 7,00 49 24 43,00 272,000 64 323 415 1021 126669

65 0 MUSTAFA KÖSE  MS 22 14 18,50 13 5 11,75 11 11 8,25 7 12 4,00 53 42 42,50 269,986 65 333 427 1058 128895

66 0 HİLAL TEKİN  MS 26 12 23,00 9 5 7,75 4 2 3,50 9 5 7,75 48 24 42,00 269,236 66 340 434 1070 129755

67 0 ÇAĞLAR BERKMAN  MS 25 13 21,75 9 4 8,00 10 3 9,25 2 1 1,75 46 21 40,75 264,268 67 352 449 1136 135189

68 0 MUHAMMED SENA AKSU MS 28 8 26,00 11 7 9,25 4 3 3,25 2 0 2,00 45 18 40,50 263,534 68 354 451 1143 136029

69 0 KAAN SEMİH KURT  MS 20 9 17,75 5 4 4,00 17 3 16,25 4 8 2,00 46 24 40,00 262,152 69 358 455 1156 137575

70 0 MEHMET ARDA EREN  MS 22 15 18,25 12 7 10,25 6 3 5,25 6 3 5,25 46 28 39,00 260,012 70 364 463 1178 139985

71 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 21 15 17,25 9 8 7,00 10 2 9,50 6 13 2,75 46 38 36,50 252,122 71 395 499 1297 148755

72 0 MUHAMMED TAŞ  MS 20 16 16,00 6 6 4,50 11 5 9,75 8 10 5,50 45 37 35,75 250,534 72 400 504 1315 150491

73 0 BARTU ARSLAN  MS 21 8 19,00 9 6 7,50 7 4 6,00 3 2 2,50 40 20 35,00 247,654 73 411 515 1345 153532

74 0 DİCLE KAYA  MS 20 16 16,00 6 4 5,00 8 5 6,75 6 4 5,00 40 29 32,75 241,652 74 421 531 1435 159791

75 0 CEREN TÜL  MS 21 15 17,25 12 5 10,75 4 2 3,50 2 5 0,75 39 27 32,25 239,286 75 428 542 1465 162188

76 0 SUDE DİNÇ  MS 23 8 21,00 4 0 4,00 5 1 4,75 3 3 2,25 35 12 32,00 238,749 76 430 544 1473 162790

77 0 YALÇIN YILMAZ  MS 20 15 16,25 10 6 8,50 7 4 6,00 2 9 -0,25 39 34 30,50 233,936 77 438 552 1513 167628

78 0 AVŞİN ÇAKAN  MS 14 16 10,00 10 4 9,00 10 10 7,50 4 7 2,25 38 37 28,75 229,485 78 449 567 1566 171937

79 0 RABİA KAYA  MS 18 8 16,00 4 5 2,75 4 2 3,50 7 3 6,25 33 18 28,50 229,471 79 450 568 1567 171956

80 0 ESMA ÇİÇEK  MS 18 16 14,00 8 4 7,00 6 2 5,50 1 0 1,00 33 22 27,50 225,459 80 458 578 1605 175528

81 0 LÜTFİYE PAŞA  MS 19 17 14,75 5 8 3,00 1 3 0,25 10 6 8,50 35 34 26,50 224,146 81 463 585 1621 176700

82 0 RABİA NUR AKDENİZ  MS 12 8 10,00 9 11 6,25 8 7 6,25 6 8 4,00 35 34 26,50 223,261 82 466 588 1630 177435

83 0 EREN AKBAŞ  MS 10 6 8,50 8 2 7,50 6 4 5,00 5 2 4,50 29 14 25,50 220,487 83 474 597 1660 179844

84 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 16 12 13,00 7 8 5,00 4 7 2,25 6 9 3,75 33 36 24,00 215,827 84 482 607 1699 183667

85 0 U BATUHAN KATIL  MS 14 15 10,25 4 2 3,50 8 8 6,00 1 0 1,00 27 25 20,75 205,736 85 502 633 1804 191713

86 0 YUNUS AYDINLIK  MS 12 24 6,00 9 8 7,00 1 2 0,50 6 4 5,00 28 38 18,50 200,157 86 511 645 1836 195735

87 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 14 26 7,50 0 2 -0,50 8 7 6,25 6 10 3,50 28 45 16,75 194,593 87 522 658 1881 199254

88 0 ARDA ÖZDAĞLI  MS 10 26 3,50 3 10 0,50 8 5 6,75 7 7 5,25 28 48 16,00 192,868 88 524 660 1893 200304

89 0 NAGİHAN ERTEM  MS 9 17 4,75 2 3 1,25 1 0 1,00 3 2 2,50 15 22 9,50 173,227 89 530 669 1977 210633
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 2 533 674 2127 226853

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,5 10,5 20,88 10,0 5,2 8,73 13,9 3,6 12,99 6,2 3,4 5,33 53,6 22,6 47,93 282,920

Okul Ortalaması 26,0 9,7 23,58 11,5 4,6 10,32 13,7 3,5 12,78 6,2 3,3 5,33 57,3 21,2 52,01 297,710

KATILIMLAR
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BİLGİ SARMAL TG TYT 2

331,813 28,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AHMET FUAT GEDİK 120 69 23 28 63 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63773.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 160 218 458 63773 % 28,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDADACEeDcebBe  CDDDdCEEDCCCEDEEEaBDDEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız ec Cdb Ee BAEbeBE CA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 19 4 17 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BdB dcCDEe B  A DD CCBCC AED    DA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız C EBDeeBDC c ACEb  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

316,079 34,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AHMET HAKTAN ÇELİK 120 65 28 27 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(78751.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 194 256 556 78751 % 34,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız eDAaAeEBD eCB  DCDcDeaEEaCCCEDEEED  DEAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DBcCADBECA  aCeBc CA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 8 6 14,00 % 47

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 17 10 13 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEBe BCDE cBB baDDaCCdaC bED  Ac c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız deEBDeDBDCccD      B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

378,055 12,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA BATIN KİBAR 120 83 15 22 79 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29161.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 70 107 201 29161 % 12,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACEBeDCCBACDCDDDdCEEDCCCEccEEDBDbEACDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECd BEa D ECdABDCAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 0 7 23,00 % 77

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 26 0 14 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız BC BCDEBEBB A  DCCCBCCEAED  E  AD      A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız cBDAe dCEe ABDE  a d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

462,917 0,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA HIZLI 120 109 6 5 107 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(900.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 3 7 10 900 % 0,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDADACEBDEeCBACDdDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DBECADBECABAECCBEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 33 2 5 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEBCEBCDECEBBEAdDDCCCBCCEAdDBCAB  D  D C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız CDcBDADBDCEeDACEEDAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

400,679 7,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA KARACA 120 90 14 16 86 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16940.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 41 71 123 16940 % 7,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDADACEBD ebBA DCDDDC EEDCCdEDEEEDdDDEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız D ECAD Ea BAECCBEaCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 1 4 24,75 % 83

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 27 3 10 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEBCEBCDEdEBBEAEDDCCCBCCEA    A   c cD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız dDEBcADBDCEeDAdcEDAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 0 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

192,868 88,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA ÖZDAĞLI 120 28 48 44 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(200304.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 88 524 660 1893 200304 % 88,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 26 4 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız dbAbAeEdbca    bdccDdbEabCCdEabcEDacbdce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız edbedc a    EaecE C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEa   C   c   A    C   C dEb  A      c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız CDcBDeeBabEc      cB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 1 3 25

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

287,902 47,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA SÖZER 120 54 22 44 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(108718.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 272 350 816 108718 % 47,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 7 13 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız eDbDACEBD e  e DCeDDeCEEDCCdEDE         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DBECd     BeECeBE Cd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 6 7 15,50 % 52

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 6 17 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEBe BCeEdEBB b DDCCCeCCE d             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız CecBbdDBDC e      A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 1 40

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

229,485 75,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AVŞİN ÇAKAN 120 38 37 45 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(171937.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 78 449 567 1566 171937 % 75,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 16 10 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız A dC  CDe    DdcDDCada  dCEcabbeaDb ACDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız  Cd  a  D ECeABDaAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 10 10 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 10 20 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız a c ebcBEBB Ab   Ce e dA DdCE           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız EaD D  a   eBc b a d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 0 3 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

293,844 45,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYBARS KOCAKURT 120 56 22 42 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(102175.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 260 334 761 102175 % 45,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDAacCEBbEeCBceDCeDDead  CCCEDEE adDDEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız eB  cD ECABAE eBEcCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 2 15 12,50 % 42

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 2 25 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEBCEBC ECEeBE E       b                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız CDEBDbDa          Aa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

385,083 11,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYBERK ŞAM 120 86 21 13 80 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25082.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 59 92 173 25082 % 11,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız dD CEBCcebBA DCDbDCCEED CbE cEEDB DEcCDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız dCA Ba AD EdCABaCAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız BCEBCDEBEBBEAdDDCCCBCCEbEedCE b D bD  eA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız EBDADDCCEeDABDEDABEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 0 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

339,707 25,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYÇA POLAT 120 71 21 28 65 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(56955.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 140 194 401 56955 % 25,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACEBeDaCBdCbdDDDeaEcDCCCcDEEEadDaEAeD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECADBa  c EbCA  CAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 1 12 16,75 % 56

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 20 1 19 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız B  BCD BEB  AEDDCCCB C b    E     E   BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız EBeA DCCE  dBDEDABce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

438,169 1,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYÇİN GÜNEYHAN 120 101 7 12 99 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4183.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 15 25 40 4183 % 1,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 40 0 0 40,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız aBECADBECABAECCBEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 26 2 12 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEBCEBCDECEBBEAcDDCCCeC E ED  A      D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız CDEBDAeaDCEeDACdEDAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

380,229 12,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BARIŞ BEŞLİ 120 84 17 19 79 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27906.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 67 103 192 27906 % 12,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDADACEBba e e DCDDDCCcaDCCCEDEEaDdDDEbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız cBECADBECABAECCBE C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 2 8 19,50 % 65

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 28 3 9 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEB  BCDEd BBEAc DCCCBCC A D  ABDADD DbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız CDcBDADBaCE    c cAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

247,654 67,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BARTU ARSLAN 120 40 20 60 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(153532.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 411 515 1345 153532 % 67,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDA AeEdD e    Db bDC EEDCCCED EaDBb  Ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız eec AD a ABeECaBE C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEB   CaE     Ab   b          Ac        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız C cB  Da            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 0 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

376,558 13,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BAŞAK DURMAZ 120 84 23 13 78 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30064.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 73 111 213 30064 % 13,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CeAaACEBbceCBACDCDDDCaEEDCCCEDcEEDdDDEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız eBaCADea ABAECeBEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 5 7 16,75 % 56

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 23 5 12 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEBe BCabCEBB Ac DCCCBbCEA    ABD D  D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız CDEBDADaDeEeDAdEEeAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

376,303 13,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BEREN ŞAHİN 120 83 18 19 78 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30213.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 74 112 214 30213 % 13,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACE CDCeBA DCDDDCadEDCCCEDEEEDdDDEACDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız  Cde E eD EC eBaCAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız BCcBCDEBEBB AbbDCCCBC EAED CECD b  DA  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız cBDAD bCceD cDEDAB  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

272,702 55,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BEYZA DURSUN 120 48 18 54 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(125839.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 319 411 1008 125839 % 55,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACEaCD C   DCcDDCCEEaCCdEDEEEDBDDEbC d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız  Cda    ceECbAB C EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız B b C EB   EA      ed                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız  B  e   E   B cDAa d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

342,506 24,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BEYZANUR AYDIN 120 72 21 27 66 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(54558.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 131 182 377 54558 % 24,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDAcACEdaEC Be DdDDDCCEEDCCCEDcEEDBDDEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DdECAb aaABAECeBE CA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 14 6 20 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız cEBe BCDECEBB Ac DCbe      D    e       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız C EBD edDCEc ACEEcAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

306,645 38,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BİLGE TAŞKIN 120 61 26 33 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(88413.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 220 285 634 88413 % 38,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDAaACEBbEe BebDbcbDdCEaDCCbEDcEEDdDDc*C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız e  CAD EaA AEd BEaC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEBC BCaEd BB AE D Ce e    D  A         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız CDEBD  B CEc e bEDAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

301,690 41,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BÜKRE MİNARECİ 120 60 27 33 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(93752.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 238 306 676 93752 % 41,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız dDAeEddDdaBeCDCDDDeaEEDCCCEDEEEDBDDEbCDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECADeabAcBEaeABDC EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız Be  CaEB  B AcD eCC  C                cA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız EBD D Ca    cc DeB d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

264,268 59,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ÇAĞLAR BERKMAN 120 46 21 53 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(135189.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 352 449 1136 135189 % 59,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız eDADACEabaebBA DaDDDCdEbDbCCEDEEEDd DcbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız  d CAD db BAE CeE C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEBC BCDE   e AccD                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız   dB               B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

348,118 22,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
CAN BORNEDAY 120 73 16 31 69 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(50024.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 117 165 344 50024 % 22,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız dDADACEBDECbBACDCDDDCCdEDCdbEDccEDBDDEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız D ECAD EbABAECCBE CA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 2 13 14,50 % 48

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 2 23 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEBe BC Ed   EAEDDC C  C A              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız dcEBDAeBD  a d c DAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

328,472 29,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
CANSU EREN 120 68 22 30 62 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(66805.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 167 226 477 66805 % 29,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADdCEBCDCC ACDCDDDdCEEDaCCEbcEEDBbDccCDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECAaB bAc ECCed CAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 19 4 17 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız Bd BCDEBE B AdDD CC CC  ED  Ed     D  c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız cBD eaeC    BD   B d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

239,286 71,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
CEREN TÜL 120 39 27 54 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(162188.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 428 542 1465 162188 % 71,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDbaACEdDae    DbcbDCecbDCCCEDcEEDdDDdbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız  B e DBdCABAECbBccCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız       C  b    A               A   D c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız abccDdD             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

390,893 9,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DAMLA KİŞİN 120 88 19 13 83 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21939.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 53 84 153 21939 % 9,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACEBCDCCBACDCDDDCddEDCCCEcEcEDBDDEcCDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECAaBbCAD EdCABDCAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 24 4 12 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız BCEBCDEBEBB Ac DCCC eCEA    Ee  c  DAC A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız cBDAaDCCEcDAdDEbABEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

241,652 70,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİCLE KAYA 120 40 29 51 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(159791.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 421 531 1435 159791 % 70,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ceACEddDe    DbbDDCddaDeCCEDEEEaBDDdAbba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız      a  c ECeAB C cB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız    B aEB   dA D Cbe C  b    E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız E D D eC a AcD  c   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

287,711 48,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİDEM ERDEM 120 51 10 59 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(108911.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 274 352 820 108911 % 48,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 4 10 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADA EBCDCba  DC DDCCEEDCCCEDcEdD      DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECA  aaAD EC A b         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız B   CDEB BB A DD         e  E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız cBD e CC     D D    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

380,761 12,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİDEM ÖZTEKİN 120 84 17 19 79 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27573.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 65 100 189 27573 % 12,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDADACcBDE CaA DCDbDeCEEDCCCEDEEEDBDDEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DcECcDaEaABAECCBEDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEBC Ba ECEBBbA  DCCCB  EAE dC B     D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız CeEBDbDBDCE  AddEDAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

322,791 31,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EDHEM GÖRAL 120 66 23 31 60 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72097.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 182 242 518 72097 % 31,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız cDAC deDC c  DCDDDedEEDCCCEDcEEaBDDdACbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECAD aC c ECCABcCAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 2 12 15,50 % 52

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız  C BCDEBEBB AEDDCCC         bd        e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız cBDAe CCEe bcD DcBEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

333,143 27,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİN PALA 120 72 32 16 64 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62574.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 156 213 450 62574 % 27,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CaAbACEeDa  B  DCeDDeaEEDedCEDdEEDBDDEAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DdECdD a  BAECeBEbCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEBC BCDECEBBEAEDDeCb eCEAED CbaDc   DA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız eDcBDeeBDCcb dCca Ad

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

347,150 22,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİNE YURTCU 120 73 19 28 68 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(50798.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 121 171 354 50798 % 22,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CeA ACEBbEeCaACcCeDDCCEEDCCCEDcEaDBDDEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız D aadc d  BAE CBEDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 2 9 18,50 % 62

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 19 2 19 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEBCEBCDEdEB  A DDCCC  CE  b            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız C  BDe BDCEeDAdEEDAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

325,593 30,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİRHAN BOZ 120 68 27 25 61 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(69438.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 174 233 495 69438 % 30,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDADAeEcDdCbeb DCcDDCdEEDCCbEcEEEDBDDEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız eBECADBdaA AEbaBE CA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEB cBCDEd BB AE DebC C       A      D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız dDcBabeaDCE D ebEDAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

220,487 79,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EREN AKBAŞ 120 29 14 77 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(179844.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 83 474 597 1660 179844 % 79,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız   A     Dba       DD d c   d  EEE BaDE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız     Ac aCA  E CBE C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEB  Be     e b    CC          a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız dD     B C a    E  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 0 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 1 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

225,459 77,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ESMA ÇİÇEK 120 33 22 65 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(175528.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 80 458 578 1605 175528 % 77,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 16 6 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADAC eaDe  A DCcaeeCEabCeCEDEcaDBaba  eE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız     ea  D ECdABaC EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız B  Be EB  B Aa                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız        C            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

416,207 4,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EZGİ MERGEN 120 96 18 6 91 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10426.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 31 52 83 10426 % 4,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDADACcBDae Be DCDDDCCEEDCCCEDEEEDdDedeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DBE ADBEaA AEaCBEcCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEBCEBCaECEBBEAdDDCCCdC EAEDBCeBDAD EDcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız CDEBDADBDCEeDAdEEDAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

416,200 4,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FATİH KURFALLI 120 93 5 22 91 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10431.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 32 53 84 10431 % 4,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACEBCDeCBA DdDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEcCDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECADBECAD ECCABDCAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 0 10 20,00 % 67

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 23 0 17 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız B  BCDEBEBB A DDCCC C  AE   EC     D  BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız EBDADDCCEeDABD  AB a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

194,593 87,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FATMA NUR CİNTAY 120 28 45 47 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(199254.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 87 522 658 1881 199254 % 87,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 26 0 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADdCEdaaebceaDdbDDaddbaCCdEaccEDBDcdceba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız      a  c                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 7 15 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 7 25 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız B  BCaEdc BEb    CCe a   b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız EB bD dbEaD cadaeBc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 1 3 25

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 2 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

343,664 23,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FERAY BEREN AYDOĞAN 120 71 14 35 67 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53632.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 129 180 373 53632 % 23,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDADACEBDECaBbCDCcDDCCEEDCCCEDEEED  DEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız D EeAc aaABAEbeBE CA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEB  BbeECEB  Ac   CCB     D  AdDA   D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız     D  BeCE   C E AB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

323,210 31,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FEYZA ERGÜL 120 66 23 31 60 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71661.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 181 241 517 71661 % 31,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDADACEBbdCbBc DCDDDeadEDCCb DEEEcBDDEbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız  d   D c ABAEadBEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 6 9 13,50 % 45

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 17 7 16 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BbBC BCcE dBB AdD CCCe     DeCAdD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız dDEBD D DCE   dE  AB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

296,201 43,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 120 57 22 41 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(99602.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 254 327 744 99602 % 43,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACEBdDeCBbaDbDDDCCEEDCCdEDEEEDBDDdbbaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECAeBEeAa EbeeBDaAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız BC  CDEB  BEA    Cee                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız E D D dC    c a  B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

311,836 36,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
GÜLSEN ATAMAL 120 61 18 41 56 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(83025.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 209 274 597 83025 % 36,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDADACEBDce  d DCcDDCaEEeaCCEDcEEDBDcEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız      c    BAECeBEbC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 18 4 18 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEB  BeDEdE BEAE D CCB    dDBa       D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 9 1 10 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız CD BD eBDC        AB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

375,218 13,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HAFİZENUR AYDOĞAN 120 82 16 22 78 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30871.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 75 113 221 30871 % 13,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CaADACEBaaaCBA DCDDDeCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DBEC D aaABeE CBE CA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 1 12 16,75 % 56

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 22 1 17 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEBC  CDECEB  A DDCCC e E      BD DD D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız daEBDeDBDCEbDeCcEaAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

272,000 55,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HASAN YILDIZ 120 49 24 47 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(126669.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 323 415 1021 126669 % 55,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACEdCDe a  DacDDCac DCCCEDcEaDBbDEACDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECdeBbdAD EdeABaCAcB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız    BbcEBE                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız EBedDDC E   Bc   B d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

336,729 26,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HATİCE ATASOY 120 70 21 29 64 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(59529.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 147 202 422 59529 % 26,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız A ACEBCee B aDCeDDeaEaDaCCEDEEEDBDDEcCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız dC e E AD E b  DCAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 20 4 16 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız BC BbDEBEBB A DDCCCeCCEb D  E         e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız EBDADDCCcc ABc DABc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

365,654 16,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HAVİN İREM CURKA 120 80 21 19 74 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(37171.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 93 138 268 37171 % 16,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACEBCDCdB CDda DCCEEDCCbEDcEbDBbDdACDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız a AeBa AD ECbA DC EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 2 3 24,50 % 82

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 27 4 9 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız BCEBCDEBEB EAdDDaCCB CEAEDB EC     D eBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız bB  e aCEcDABDEaABEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

269,236 57,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HİLAL TEKİN 120 48 24 48 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(129755.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 340 434 1070 129755 % 57,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACEBCaaa e DCeDDCdEEDCCdEDcEEDBDDEceba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız  dd ed ADcEC AB C EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız    BC     e   D  C     c                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız EBDde CdE   BDa  BEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

321,282 32,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İ ARDA YILDIRIM 120 66 25 29 59 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73565.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 184 244 523 73565 % 32,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız AbdecdCDC Bc DCDeDCeEaDaC EDEEEDBDcEACDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız   A Ba ADBEdeAabC EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 5 6 17,75 % 59

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 21 6 13 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız BC BbDEB BBEAEDDCC e   bEDaCEb  D     aA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız EBDADDCC e   c  cB  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

408,305 5,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İCLAL SEVER 120 93 16 11 89 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13495.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 36 61 107 13495 % 5,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDADACEBDdCaBA DCDcDCCEEDCCbEDEEEDBDDEAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız eBEdADdECABAEaaBEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 3 2 24,25 % 81

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 28 3 9 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEBCEBCDECEBBEAd DCCbBCCE EDdC B   D D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız C EBDADBDCEeDAddEDAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

310,808 37,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İREMNAZ APAYDIN 120 62 23 35 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(84042.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 211 276 604 84042 % 37,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız dDACEBdeCbBdCDCbDDCCEd CC EccEbDBDDEbCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECAD a  DBECeABbC EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız BC BCcEBcBBEAEDDCCe                   c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız cBD e Cd    B E ABEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

445,008 1,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
IRMAK GÜNER 120 105 14 1 101 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2941.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 10 20 30 2941 % 1,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACEBCDCCBACDCDDDCaEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız EeAeBaaADBECCABDCAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 4 0 25,00 % 83

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız BCEBCDEBEBBEAbDDCCCeCCEbEDdCECDADeEDbC A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız EBDADDCCEeDAaDEDAaEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

384,242 11,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
IŞIL ELMAS 120 86 21 13 80 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25547.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 62 95 176 25547 % 11,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACacCDC BA DbeDDCCEbDCCCE EEEDBD EbCDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız c deB CAc EC ABaC EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 7 0 21,25 % 71

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız BCEBbDEBEBBEAdDDaCdeCCEAEadCECDA D DbCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız EBDAD CCED cBDEDABEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 0 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 3 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

262,152 60,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KAAN SEMİH KURT 120 46 24 50 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(137575.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 358 455 1156 137575 % 60,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 9 11 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız dDACEBaDe c  DC DDCadEbaCCE EEEaBD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız       CAc c  A bC Ec     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız B  BCaEB BBEA DD  C        CddDA   D   A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız cBDd  db e   ed  BEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 1 2 25

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

280,866 51,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KADİR GÜMÜŞDERE 120 55 36 29 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(116657.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 290 375 906 116657 % 51,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDbDeCEBDce    e eDDeaEbDeCdEecEEDBcDdcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DcECAcBaeABeEdeBEbC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 6 9 13,50 % 45

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 17 7 16 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEBCa CDEd BB AcDD CCeb    De Aa     D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız decBDAeBDCE  e     B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

364,908 16,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KAMİL KUMANLIOĞLU 120 81 26 13 74 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(37683.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 95 140 270 37683 % 16,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız eDbaACEBD CCBe DCeDDCacEDCCdEDEEEDBDDdAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DBECADBEbABeEdedE C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEB EBCaECEBB AdDDCCCeaC AED  ABD De DbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız CaEBDeDaeCc  ACEbDAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

357,099 19,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KIVANÇ ALTINTOPU 120 75 14 31 71 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43118.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 100 146 296 43118 % 19,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACEB  e BA DCeDDCaa DCC E EEED        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECAe aeAD EC ABDCAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 3 6 20,25 % 68

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 25 4 11 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız BC BeDEBEBB A DDCCC  CEAEDa EeD D  cA B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız EBDAe dCEe ABDEDABEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

224,146 77,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
LÜTFİYE PAŞA 120 35 34 51 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(176700.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 81 463 585 1621 176700 % 77,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 17 4 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADAeEebbe c  DCaDDdaEba eCEDcEdDBaDEACbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız dee edCbcB      CbEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız   de        A                         c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız cBDADDaaE  cc Ea BEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 1 3 25

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

260,012 61,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MEHMET ARDA EREN 120 46 28 46 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(139985.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 364 463 1178 139985 % 61,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız eDAcACcBade B  DbDDDCaEcDCCCEDccEaBcDdAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DdECADc bABeECeBEbCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEBC BaaEd                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız a EBD  cDC        cB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

297,693 43,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUHAMMED EEE 120 63 46 11 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(98001.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 251 323 729 98001 % 43,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 33 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız baceadaDbedcbDdbDDbCbdDabbEcbcaedbcbedeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECADecaAaBECaeaDC EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 0 3 27,00 % 90

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 34 1 5 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız BCEBCDEBEBBEAEDDCCCB C  EDBCECDADD DA cA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız EBDADaC Ee  cD DAa d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

263,534 59,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUHAMMED SENA AKSU 120 45 18 57 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(136029.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 354 451 1143 136029 % 59,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CbADACEBDdC c  DCDDDCdEEDCCCEDcEEaB DEba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız edECdD abABAcCCBE Cd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız  EB  debE     A                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız C     D             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

250,534 66,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUHAMMED TAŞ 120 45 37 38 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(150491.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 400 504 1315 150491 % 66,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDAaAdEebdCCc  DCcDDCedbcbCdEDEEEDdc  Ab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız  ddCdD a b     BEDCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEBCdee E  BB b D CC    Eb              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız aDE ed BDCbabedEdDeB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

341,836 24,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MÜNEVVER ASLAN 120 70 13 37 66 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(55143.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 134 185 383 55143 % 24,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDADACEBDEeCB  DCcDDCaaEDCCCE EEEDdaDdcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız  ea  DB CABAEC BEDaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 1 11 17,75 % 59

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 20 1 19 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEBCEBCDECEBBaA  D CCB        A      D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 9 1 10 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız C      BDCE   dEED B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

376,838 13,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUSTAFA ARDA EKEN 120 83 18 19 78 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29872.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 72 110 211 29872 % 13,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CbADACEBD e B CDbDDDCdEEDCCbEDEcEDBDDEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız D ECAD EbABAEaCBE CA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 25 3 12 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEBCEBCDECEBB AccDaCC CCEAE   A D D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız dDEBeADaDCEeDAdb DAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

269,986 56,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUSTAFA KÖSE 120 53 42 25 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(128895.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 333 427 1058 128895 % 56,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDbaACEdcEd    DdcbDCCbaDCCbEDcEEDBcDEAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DBdCdD dCABAECdBE Cd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 9 11 7,75 % 26

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 11 11 18 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEaCccCacdEaBEA D  bC    d    caD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 7 12 1 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız CeEeeeDcDdb cedcEDcB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

433,257 2,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUSTAFA SALİH AKÇİN 120 101 13 6 97 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5299.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 17 28 47 5299 % 2,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDADACEBDEC BACDdcDDCCEdDCCCEDEEEDeDDEce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DBECADBECABAECCBEeCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 1 1 27,75 % 93

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 36 2 2 35,50 % 89

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBdCEAEDB AcDADDEDA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız CDEBDdeB  Ee ACEbDAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

173,227 92,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
NAGİHAN ERTEM 120 15 22 83 9 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(210633.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 89 530 669 1977 210633 % 92,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 17 14 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız b AaE  ee dc DdcDDeada  C c cE DBb    bc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız      dC adE              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 0 30 0,00 % 0

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız                                       B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız E D   be    B       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 1 1 25

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

409,843 5,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
NUR ALTUN * Ş 120 95 22 3 89 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12838.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 34 58 100 12838 % 5,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız eDADACEBDEaaBebDCDDeCdaEDCCCEDEEEDBDDEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DcECADBdCABAEaCBEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Matematik 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEBCEBCDECEBBEAEDDeCCBdCE EbcCABD aDdDbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız CDEBDADaDCEcDdCEE AB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

296,707 43,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
NUR EFŞAN İKAN 120 56 19 45 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(99099.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 252 324 739 99099 % 43,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACEBeee  A DCbDDCaEaDCCCEbEEEDBDDEbCDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız  CA eEaAc ECbeB C EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 0 23 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 0 33 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız     CD BE   A    CC                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız EBD DaCb   cBDEDeBcC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

314,441 35,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
OZAN KUZEY MOL 120 63 22 35 57 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80387.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 202 266 574 80387 % 35,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDA dCEcDdCdce DCDDDdCEEDCCCEDEEEDcDDEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DBECAD EeABAECCBE C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BE C BCaE  B  b  D b          Ae        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız C EBDAeBcdde  dEEecB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

345,173 23,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
POYRAZ FAZLILAR 120 74 25 21 67 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52441.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 127 177 366 52441 % 23,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız eDADACEBDaeaBb DCDbDCCEaDCCbEDEEEDBDDcAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız Dd  dc ceAB ECeB DCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 24 4 12 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BE C BCDEbEBB AEDDaCCe CEA D  AcD D  D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız aDEBDADBDCEe  bEa Ad

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

370,744 14,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
RABİA FİDAN 120 82 21 17 76 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33732.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 83 123 240 33732 % 14,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACEBCDebBACbCDDDCadE CdCE EEEDBDDEcCDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECA  EaAD EC eBDCAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 28 5 7 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız BC BCDEBEBBEAcDDCCCB  EAEb  bdDADDED  cA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız EBDdeedC eDeB   ABEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

229,471 75,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
RABİA KAYA 120 33 18 69 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(171956.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 79 450 568 1567 171956 % 75,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 8 14 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDAaA E D a    DCaDD CbaDaC d cEED  DE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız   a eDdaaA     BE        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BE    e E c    E                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız C cBD eB CE     E  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 0 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 3 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

223,261 78,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
RABİA NUR AKDENİZ 120 35 34 51 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(177435.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 82 466 588 1630 177435 % 78,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 8 20 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CeAaA Ed EC    c bbDCb EDaC E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DBEdeceaeAcAEadcEeCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Matematik 40 8 7 25 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BE b cC          D a          ABeAb cD e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız beEdDdDB d c Ad  a B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 0 40

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 1 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

363,161 17,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SAİD ALİ KAYAOĞLU 120 81 29 10 73 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38870.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 97 142 276 38870 % 17,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız bcAeEdCDaead bbDDDCacEDCCCEDbEEDeDDEACbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECADeEaADBEaCABaCAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 29 4 7 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız BedBCDEBEBBEAcDDCCC CCEAEDdCECDA   D   A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız EBDAD CCEe eaeEDABEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

352,827 20,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ŞAMİL ÖZTEN 120 75 18 27 70 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46395.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 108 154 322 46395 % 20,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACEdCDe    DCDDDeCcEDaCCEDEEEDBDDEACDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECAD cbAD ECCAB C cB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 5 6 17,75 % 59

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 21 6 13 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız BC BCDEBEBBEAaDDaCbBaCEb    E * D      A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız cBD  DCCb   BDbD BEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

280,808 51,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SARP SÜTUNÇ 120 54 31 35 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(116726.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 291 376 909 116726 % 51,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız AbACEdCDe    bCDDDdCEEDeCbEDaEbDBDbdd aE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECADcdbADBECeABeCAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 6 22 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız aC BCeEBcdBEb   CC cCC                 A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız cBcAD dd c  aD  cB  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

367,432 15,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SEZGİN MUSTAFA 120 80 20 20 75 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35934.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 86 130 255 35934 % 15,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CadaACEBeEeCBcCDCDDDCadaDCCdEDEEEDBDDcAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DBECdDBECABAEbeBEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 18 2 20 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEBC BaDECEBB Ac D C          AB    ED  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız CaEBcADBDdEDDACcEDAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

329,781 28,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SİDRE KIZILTUĞ 120 71 34 15 62 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(65615.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 164 222 467 65615 % 28,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız daAbdCEBadeCBbeDCDDDedbEaCCCEDEEEDBDDEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız ecECdD aaABAEdCcEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 6 8 14,50 % 48

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 20 7 13 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEBC BCDcCEBBdAb bCC BeCc     Ae  DD D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız d cBeADBDCEeDAdEEDba

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

319,426 33,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SILA DİLBAZ 120 65 23 32 59 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(75380.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 187 247 530 75380 % 33,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız bcACE  DCCBA DCDDDeCE DCCbEDEEEaBDaEdCDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECADeEdAD ECCAB C EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız B  BCaEBEB  A DDab                 D  cA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 6 0 -0,50 % 0

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız ccDA DbecbeeaDEDABEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

238,749 71,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SUDE DİNÇ 120 35 12 73 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(162790.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 430 544 1473 162790 % 71,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 8 9 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACb b d  b DCDDDeCE  CC EDcEEaBDDEbC E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız               B C EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız     C   E   A    C        Be            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız E e  Dd     a    B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 0 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

326,533 30,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SÜLEYMAN ÇOBAN 120 69 30 21 61 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(68594.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 171 230 489 68594 % 30,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACEBCbCace DCcDDCaEbDCCCEDEEEDBDDEcCDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız cCAeBadAcBEbeABDaecB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 4 8 17,00 % 57

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 4 18 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız BbEBCD BEBBEAbDDaCCB CE      d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız EBDeDDCCae eaDE cBEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

377,049 13,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SÜLEYMAN ERMEZ 120 85 25 10 78 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29751.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 71 109 210 29751 % 13,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDADACEBDcCCBA DCcDedCEEDCdbEDcEEacDDdca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DBcCdDBECABAECCBEDCe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 1 4 24,75 % 83

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 30 1 9 29,75 % 74

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEB  BCDECEBBEAcDDCCCBC EAEDB AB     DAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız CecBDeeBDCceDAaEbDeB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

371,316 14,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
TALHA GÜRCAN 120 81 18 21 76 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33337.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 82 122 239 33337 % 14,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız AeACEdCDe ae DCabDCCEEDCCCEDcEdDBDD ACa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECADBEaADBE CAB CAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 25 5 10 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız B  BCaEBaBBEAEDDCCCBCCEAb   EdD  D Db  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız EBDAD C Ee  a EDABEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

205,736 84,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
U BATUHAN KATIL 120 27 25 68 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(191713.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 85 502 633 1804 191713 % 84,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 15 11 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADAa BdDe  e DCecDCaEc aC b EEacdD    ac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız      d AD E   c        B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 8 14 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 8 24 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız B  BeDEBE eEb c  Ce  d   e  c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız     D               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 1 1 25

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

252,122 65,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ULAŞ BARIŞ EREN 120 46 38 36 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(148755.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 395 499 1297 148755 % 65,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız ebADAdEda  b e DCcbDdaEaDCCCEDEEdDdDbEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DdceAD deABeECeBE a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BE   BCDEe  BEAbD                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 13 1 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız acacDdeBDCcb eCdbecB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

215,827 80,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
VOLKAN TOPALLAR 120 33 36 51 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(183667.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 84 482 607 1699 183667 % 80,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 12 12 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDceA cBaaeCB  DC DDCac baCaE cE DB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız ec  cD decB E dBEbCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 7 29 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BE   cCad b     e  b B         a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız aebBDdDBe E   dcE ba

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 1 2 25

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

233,936 73,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
YALÇIN YILMAZ 120 39 34 47 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(167628.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 77 438 552 1513 167628 % 73,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CbAaAeEdbae    DbDbDead DCCCEDaEEDBDcdAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız    CcD adABAECaeEaCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BE e BC E   Bab    Ce                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız decde eBa  b      bB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

287,074 48,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
YASİN YAŞAR 120 56 31 33 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(109645.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 277 356 831 109645 % 48,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDeDACEdDbe c  DbcDDCaEEDCdCEDcEEDBDDEbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DBcCAc aeAaAEbeBE Cd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEB  BCDEda   A DDbCC                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız bbcBDdDBDdEc daEE  a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

200,157 86,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
YUNUS AYDINLIK 120 28 38 54 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(195735.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 86 511 645 1836 195735 % 86,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 24 4 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADAecddeea   aCeDDdCcaabCCa ccEDeabEbded

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız  deDBdabDBE dcB CdEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız c Ed                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız bBDd  dCE   B    B a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

346,997 22,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ZEYNEP ERBAY 120 72 16 32 68 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(50915.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 122 172 355 50915 % 22,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 533 674 2127 226853

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız eDAcACEBD eCBdCDCDDDdaEEDaCdEDbEEDBDDEbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DBECAD a ABAECCBEaCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEB EBC E EBB Ad                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız CDEBDA BDCEeDAddEDAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 2

Okul İlçe İl Genel

533 674 2127 226853

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-7 Metne Sözcük Yerleştirme C

4

%4,49

2

%2,25

57

%64,04

9

%10,11

13

%14,61

4

%4,49
 

Doğru (%64,04)

Yanlış (%31,46)

Boş (%4,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-8 Sözcükte Anlam D

6

%6,74

7

%7,87

1

%1,12

64

%71,91

8

%8,99

3

%3,37
 

Doğru (%71,91)

Yanlış (%24,72)

Boş (%3,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Deyimler ve Atasözleri A

71

%79,78

9

%10,11

3

%3,37

5

%5,62

1

%1,12
  

Doğru (%79,78)

Yanlış (%20,22)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama D

13

%14,61

5

%5,62

5

%5,62

56

%62,92

3

%3,37

7

%7,87
 

Doğru (%62,92)

Yanlış (%29,21)

Boş (%7,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme A

78

%87,64
 

2

%2,25

6

%6,74

1

%1,12

2

%2,25
 

Doğru (%87,64)

Yanlış (%10,11)

Boş (%2,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama C

2

%2,25
 

69

%77,53

2

%2,25

11

%12,36

5

%5,62
 

Doğru (%77,53)

Yanlış (%16,85)

Boş (%5,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri E

2

%2,25

1

%1,12

6

%6,74
 

75

%84,27

5

%5,62
 

Doğru (%84,27)

Yanlış (%10,11)

Boş (%5,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Virgül B

2

%2,25

51

%57,30

3

%3,37

21

%23,60

5

%5,62

7

%7,87
 

Doğru (%57,30)

Yanlış (%34,83)

Boş (%7,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-39 Noktalama İşaretleri - Karma D

10

%11,24

17

%19,10

1

%1,12

52

%58,43

4

%4,49

5

%5,62
 

Doğru (%58,43)

Yanlış (%35,96)

Boş (%5,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-40 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler E

17

%19,10

5

%5,62

10

%11,24

12

%13,48

32

%35,96

13

%14,61
 

Doğru (%35,96)

Yanlış (%49,44)

Boş (%14,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Büyük Harflerin Yazılışı C

8

%8,99

1

%1,12

27

%30,34

3

%3,37

45

%50,56

5

%5,62
 

Doğru (%30,34)

Yanlış (%64,04)

Boş (%5,62)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 2

Okul İlçe İl Genel

533 674 2127 226853

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Ad Soylu Sözcükler - Karma C

8

%8,99

12

%13,48

25

%28,09

2

%2,25

4

%4,49

38

%42,70
 

Doğru (%28,09)

Yanlış (%29,21)

Boş (%42,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Ekler ve Ek Çeşitleri B

6

%6,74

46

%51,69

9

%10,11

2

%2,25

1

%1,12

25

%28,09
 

Doğru (%51,69)

Yanlış (%20,22)

Boş (%28,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Sorularla Ögelerin Bulunması A

25

%28,09

6

%6,74

6

%6,74

5

%5,62

16

%17,98

31

%34,83
 

Doğru (%28,09)

Yanlış (%37,08)

Boş (%34,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Cümlenin Ögeleri - Karma C

3

%3,37

3

%3,37

19

%21,35
 

2

%2,25

62

%69,66
 

Doğru (%21,35)

Yanlış (%8,99)

Boş (%69,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle D

1

%1,12

5

%5,62

2

%2,25

78

%87,64

1

%1,12

2

%2,25
 

Doğru (%87,64)

Yanlış (%10,11)

Boş (%2,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Paragrafı İkiye Ayırma C

2

%2,25

11

%12,36

61

%68,54

12

%13,48
 

3

%3,37
 

Doğru (%68,54)

Yanlış (%28,09)

Boş (%3,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Söz Öbeklerinde Anlam D

4

%4,49

6

%6,74

19

%21,35

43

%48,31

12

%13,48

5

%5,62
 

Doğru (%48,31)

Yanlış (%46,07)

Boş (%5,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Paragrafın Yorumlanması D

1

%1,12

11

%12,36

4

%4,49

71

%79,78

1

%1,12

1

%1,12
 

Doğru (%79,78)

Yanlış (%19,10)

Boş (%1,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D    

86

%96,63

3

%3,37
  

Doğru (%96,63)

Yanlış (%3,37)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

1

%1,12

1

%1,12

54

%60,67

12

%13,48

19

%21,35

2

%2,25
 

Doğru (%60,67)

Yanlış (%37,08)

Boş (%2,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Paragrafa Özgü Soru Kökü C

32

%35,96

2

%2,25

38

%42,70

12

%13,48

3

%3,37

2

%2,25
 

Doğru (%42,70)

Yanlış (%55,06)

Boş (%2,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

3

%3,37

4

%4,49

8

%8,99

14

%15,73

58

%65,17

2

%2,25
 

Doğru (%65,17)

Yanlış (%32,58)

Boş (%2,25)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 2

Okul İlçe İl Genel

533 674 2127 226853

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Düşünceyi Geliştirme Yolları E

16

%17,98

8

%8,99

4

%4,49

3

%3,37

51

%57,30

7

%7,87
 

Doğru (%57,30)

Yanlış (%34,83)

Boş (%7,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Paragrafa Özgü Soru Kökü D

6

%6,74

4

%4,49

1

%1,12

69

%77,53

1

%1,12

8

%8,99
 

Doğru (%77,53)

Yanlış (%13,48)

Boş (%8,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama C

12

%13,48

3

%3,37

65

%73,03
 

4

%4,49

5

%5,62
 

Doğru (%73,03)

Yanlış (%21,35)

Boş (%5,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Paragrafa Özgü Soru Kökü C  

1

%1,12

79

%88,76

6

%6,74

2

%2,25

1

%1,12
 

Doğru (%88,76)

Yanlış (%10,11)

Boş (%1,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama C

1

%1,12

14

%15,73

53

%59,55

13

%14,61
 

8

%8,99
 

Doğru (%59,55)

Yanlış (%31,46)

Boş (%8,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama E

1

%1,12

1

%1,12

2

%2,25

1

%1,12

82

%92,13

2

%2,25
 

Doğru (%92,13)

Yanlış (%5,62)

Boş (%2,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Paragrafa Özgü Soru Kökü D

2

%2,25

2

%2,25

6

%6,74

65

%73,03

1

%1,12

13

%14,61
 

Doğru (%73,03)

Yanlış (%12,36)

Boş (%14,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama E

3

%3,37

4

%4,49

30

%33,71

1

%1,12

49

%55,06

2

%2,25
 

Doğru (%55,06)

Yanlış (%42,70)

Boş (%2,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E  

1

%1,12

9

%10,11
 

77

%86,52

2

%2,25
 

Doğru (%86,52)

Yanlış (%11,24)

Boş (%2,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

7

%7,87

4

%4,49
 

4

%4,49

69

%77,53

5

%5,62
 

Doğru (%77,53)

Yanlış (%16,85)

Boş (%5,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

11

%12,36
 

2

%2,25

71

%79,78

2

%2,25

3

%3,37
 

Doğru (%79,78)

Yanlış (%16,85)

Boş (%3,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular B

2

%2,25

60

%67,42

2

%2,25

15

%16,85

3

%3,37

7

%7,87
 

Doğru (%67,42)

Yanlış (%24,72)

Boş (%7,87)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 2

Okul İlçe İl Genel

533 674 2127 226853

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

5

%5,62

6

%6,74

5

%5,62

62

%69,66
 

11

%12,36
 

Doğru (%69,66)

Yanlış (%17,98)

Boş (%12,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

2

%2,25

7

%7,87

5

%5,62

63

%70,79

1

%1,12

11

%12,36
 

Doğru (%70,79)

Yanlış (%16,85)

Boş (%12,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular E

1

%1,12

1

%1,12

5

%5,62

15

%16,85

55

%61,80

12

%13,48
 

Doğru (%61,80)

Yanlış (%24,72)

Boş (%13,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular A

38

%42,70

15

%16,85

20

%22,47

2

%2,25

2

%2,25

11

%12,36

1

%1,12

Doğru (%42,70)

Yanlış (%44,94)

Boş (%12,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular C

4

%4,49

4

%4,49

58

%65,17

4

%4,49

7

%7,87

12

%13,48
 

Doğru (%65,17)

Yanlış (%21,35)

Boş (%13,48)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı
coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki
ilişkiyi analiz eder. 

D
4

%4,49
 

1

%1,12

39

%43,82

20

%22,47

25

%28,09
 

Doğru (%43,82)

Yanlış (%28,09)

Boş (%28,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle
İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında
ve toplumsal hayatta meydana getirdiği
değişimleri analiz eder.

B  
36

%40,45

7

%7,87

10

%11,24

10

%11,24

26

%29,21
 

Doğru (%40,45)

Yanlış (%30,34)

Boş (%29,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak
Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında
meydana gelen değişimleri analiz eder.

E
5

%5,62

1

%1,12

7

%7,87

5

%5,62

46

%51,69

25

%28,09
 

Doğru (%51,69)

Yanlış (%20,22)

Boş (%28,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı
Devleti ve Batılı devletler açısından
değerlendirir.

C
1

%1,12
 

58

%65,17

4

%4,49

6

%6,74

20

%22,47
 

Doğru (%65,17)

Yanlış (%12,36)

Boş (%22,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları
ve gelişmeleri kavrar. A

49

%55,06
 

4

%4,49

19

%21,35

4

%4,49

13

%14,61
 

Doğru (%55,06)

Yanlış (%30,34)

Boş (%14,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-9

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini
açıklar. D

3

%3,37

2

%2,25

21

%23,60

61

%68,54
 

2

%2,25
 

Doğru (%68,54)

Yanlış (%29,21)

Boş (%2,25)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 2

Okul İlçe İl Genel

533 674 2127 226853

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri
hakkında çıkarımlarda bulunur. B

1

%1,12

25

%28,09

2

%2,25

3

%3,37

3

%3,37

55

%61,80
 

Doğru (%28,09)

Yanlış (%10,11)

Boş (%61,80)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre
ayırt eder. E

32

%35,96

2

%2,25

4

%4,49

14

%15,73

28

%31,46

9

%10,11
 

Doğru (%31,46)

Yanlış (%58,43)

Boş (%10,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri
ve bölge belirlemede kullanılan kriterler
açısından değerlendirir.

C
19

%21,35

10

%11,24

21

%23,60

4

%4,49

10

%11,24

25

%28,09
 

Doğru (%23,60)

Yanlış (%48,31)

Boş (%28,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. A

65

%73,03

3

%3,37

1

%1,12
 

1

%1,12

19

%21,35
 

Doğru (%73,03)

Yanlış (%5,62)

Boş (%21,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-15 Bilgi Felsefesi B

3

%3,37

67

%75,28

2

%2,25

1

%1,12
 

16

%17,98
 

Doğru (%75,28)

Yanlış (%6,74)

Boş (%17,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14 Siyaset Felsefesi A

62

%69,66
 

1

%1,12
 

13

%14,61

13

%14,61
 

Doğru (%69,66)

Yanlış (%15,73)

Boş (%14,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü E

1

%1,12
 

2

%2,25
 

81

%91,01

5

%5,62
 

Doğru (%91,01)

Yanlış (%3,37)

Boş (%5,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları C

9

%10,11

8

%8,99

47

%52,81

8

%8,99
 

17

%19,10
 

Doğru (%52,81)

Yanlış (%28,09)

Boş (%19,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Bilim Felsefesi C

5

%5,62

5

%5,62

30

%33,71

7

%7,87

26

%29,21

16

%17,98
 

Doğru (%33,71)

Yanlış (%48,31)

Boş (%17,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Hz. Muhammed’in Örnekliği B  

78

%87,64

4

%4,49

1

%1,12

2

%2,25

4

%4,49
 

Doğru (%87,64)

Yanlış (%7,87)

Boş (%4,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Bilgi ve İnanç E   

6

%6,74
 

78

%87,64

5

%5,62
 

Doğru (%87,64)

Yanlış (%6,74)

Boş (%5,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı
tanır. D

10

%11,24

9

%10,11

4

%4,49

27

%30,34

3

%3,37

36

%40,45
 

Doğru (%30,34)

Yanlış (%29,21)

Boş (%40,45)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 2

Okul İlçe İl Genel

533 674 2127 226853

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Allah İnsan İlişkisi C

5

%5,62
 

79

%88,76
  

5

%5,62
 

Doğru (%88,76)

Yanlış (%5,62)

Boş (%5,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Gençlik ve Değerler A

46

%51,69

3

%3,37
 

7

%7,87

2

%2,25

31

%34,83
 

Doğru (%51,69)

Yanlış (%13,48)

Boş (%34,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25 20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri E      

89

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Sanat Felsefesi B  

1

%1,12
   

88

%98,88
 

Doğru (%1,12)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Din Felsefesi A      

89

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin
Ayırıcı Nitelikleri D      

89

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri E      

89

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8 Rasyonel Sayılar B  

80

%89,89

1

%1,12

1

%1,12
 

7

%7,87
 

Doğru (%89,89)

Yanlış (%2,25)

Boş (%7,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Ondalık Sayılar E  

1

%1,12

1

%1,12

1

%1,12

77

%86,52

9

%10,11
 

Doğru (%86,52)

Yanlış (%3,37)

Boş (%10,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Üslü ifadeler B

4

%4,49

68

%76,40

1

%1,12
  

16

%17,98
 

Doğru (%76,40)

Yanlış (%5,62)

Boş (%17,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Köklü ifadeler C  

2

%2,25

42

%47,19

1

%1,12

8

%8,99

36

%40,45
 

Doğru (%47,19)

Yanlış (%12,36)

Boş (%40,45)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 2

Okul İlçe İl Genel

533 674 2127 226853

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Dört İşlem Yeteneği E

1

%1,12

1

%1,12

4

%4,49

4

%4,49

21

%23,60

58

%65,17
 

Doğru (%23,60)

Yanlış (%11,24)

Boş (%65,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler B  

67

%75,28

4

%4,49

2

%2,25

2

%2,25

14

%15,73
 

Doğru (%75,28)

Yanlış (%8,99)

Boş (%15,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Tek ve Çift Sayılar C

3

%3,37

5

%5,62

68

%76,40
 

9

%10,11

4

%4,49
 

Doğru (%76,40)

Yanlış (%19,10)

Boş (%4,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 MUTLAK DEĞER D

15

%16,85

2

%2,25

3

%3,37

48

%53,93

3

%3,37

18

%20,22
 

Doğru (%53,93)

Yanlış (%25,84)

Boş (%20,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-29 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler E  

3

%3,37

3

%3,37

2

%2,25

61

%68,54

20

%22,47
 

Doğru (%68,54)

Yanlış (%8,99)

Boş (%22,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-30 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler C  

3

%3,37

26

%29,21

18

%20,22

4

%4,49

38

%42,70
 

Doğru (%29,21)

Yanlış (%28,09)

Boş (%42,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 MANTIK E

2

%2,25

1

%1,12

6

%6,74

1

%1,12

50

%56,18

29

%32,58
 

Doğru (%56,18)

Yanlış (%11,24)

Boş (%32,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Fonksiyon Grafikleri B

1

%1,12

56

%62,92
 

1

%1,12

1

%1,12

30

%33,71
 

Doğru (%62,92)

Yanlış (%3,37)

Boş (%33,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Sayı Basamakları B  

59

%66,29
  

4

%4,49

26

%29,21
 

Doğru (%66,29)

Yanlış (%4,49)

Boş (%29,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Bölme Kuralları E

2

%2,25

1

%1,12
 

2

%2,25

33

%37,08

51

%57,30
 

Doğru (%37,08)

Yanlış (%5,62)

Boş (%57,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar A

71

%79,78

9

%10,11
   

9

%10,11
 

Doğru (%79,78)

Yanlış (%10,11)

Boş (%10,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri E

3

%3,37

7

%7,87

14

%15,73

10

%11,24

17

%19,10

38

%42,70
 

Doğru (%19,10)

Yanlış (%38,20)

Boş (%42,70)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 2

Okul İlçe İl Genel

533 674 2127 226853

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Sayı Problemleri D  

1

%1,12

3

%3,37

46

%51,69

1

%1,12

38

%42,70
 

Doğru (%51,69)

Yanlış (%5,62)

Boş (%42,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Sayı Problemleri D  

1

%1,12
 

56

%62,92
 

32

%35,96
 

Doğru (%62,92)

Yanlış (%1,12)

Boş (%35,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C

8

%8,99

1

%1,12

37

%41,57
 

4

%4,49

39

%43,82
 

Doğru (%41,57)

Yanlış (%14,61)

Boş (%43,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Yaş Problemleri C

1

%1,12

8

%8,99

63

%70,79
  

17

%19,10
 

Doğru (%70,79)

Yanlış (%10,11)

Boş (%19,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Rutin Olmayan Problemler C  

3

%3,37

49

%55,06

1

%1,12

8

%8,99

28

%31,46
 

Doğru (%55,06)

Yanlış (%13,48)

Boş (%31,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Rutin Olmayan Problemler B  

25

%28,09

1

%1,12

2

%2,25

13

%14,61

48

%53,93
 

Doğru (%28,09)

Yanlış (%17,98)

Boş (%53,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Grafik Problemleri C

3

%3,37

2

%2,25

23

%25,84

3

%3,37

6

%6,74

52

%58,43
 

Doğru (%25,84)

Yanlış (%15,73)

Boş (%58,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Kesir Problemleri C

1

%1,12

1

%1,12

35

%39,33

1

%1,12
 

51

%57,30
 

Doğru (%39,33)

Yanlış (%3,37)

Boş (%57,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Sayı Problemleri E   

1

%1,12

1

%1,12

31

%34,83

56

%62,92
 

Doğru (%34,83)

Yanlış (%2,25)

Boş (%62,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri A

25

%28,09

9

%10,11

1

%1,12

2

%2,25
 

52

%58,43
 

Doğru (%28,09)

Yanlış (%13,48)

Boş (%58,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Oran ve Orantı E  

1

%1,12
 

3

%3,37

26

%29,21

59

%66,29
 

Doğru (%29,21)

Yanlış (%4,49)

Boş (%66,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Rutin Olmayan Problemler D

1

%1,12

5

%5,62
 

29

%32,58

3

%3,37

51

%57,30
 

Doğru (%32,58)

Yanlış (%10,11)

Boş (%57,30)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 2

Okul İlçe İl Genel

533 674 2127 226853

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Sayma Yöntemleri B

2

%2,25

8

%8,99

1

%1,12

7

%7,87

2

%2,25

69

%77,53
 

Doğru (%8,99)

Yanlış (%13,48)

Boş (%77,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Basit Olayların Olasılıkları C

1

%1,12
 

16

%17,98
 

1

%1,12

71

%79,78
 

Doğru (%17,98)

Yanlış (%2,25)

Boş (%79,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-40 Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar A

43

%48,31

2

%2,25

1

%1,12
 

1

%1,12

42

%47,19
 

Doğru (%48,31)

Yanlış (%4,49)

Boş (%47,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-39 Üçgende Açılar B

6

%6,74

18

%20,22

11

%12,36

2

%2,25

5

%5,62

47

%52,81
 

Doğru (%20,22)

Yanlış (%26,97)

Boş (%52,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Üçgenlerin Benzerliği D  

1

%1,12
 

23

%25,84

2

%2,25

62

%69,66

1

%1,12

Doğru (%25,84)

Yanlış (%4,49)

Boş (%69,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Üçgende Alan A

13

%14,61
 

2

%2,25
  

74

%83,15
 

Doğru (%14,61)

Yanlış (%2,25)

Boş (%83,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Kare D

1

%1,12

2

%2,25

2

%2,25

19

%21,35
 

65

%73,03
 

Doğru (%21,35)

Yanlış (%5,62)

Boş (%73,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Dikdörtgen D    

10

%11,24

2

%2,25

77

%86,52
 

Doğru (%11,24)

Yanlış (%2,25)

Boş (%86,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Yamuk E  

1

%1,12

3

%3,37

1

%1,12

6

%6,74

78

%87,64
 

Doğru (%6,74)

Yanlış (%5,62)

Boş (%87,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Çokgenler D   

2

%2,25

37

%41,57
 

50

%56,18
 

Doğru (%41,57)

Yanlış (%2,25)

Boş (%56,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Prizmalar A

7

%7,87

6

%6,74

1

%1,12
  

75

%84,27
 

Doğru (%7,87)

Yanlış (%7,87)

Boş (%84,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Prizmalar C   

8

%8,99
 

3

%3,37

78

%87,64
 

Doğru (%8,99)

Yanlış (%3,37)

Boş (%87,64)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 2

Okul İlçe İl Genel

533 674 2127 226853

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-7 Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması C

8

%8,99

5

%5,62

47

%52,81

20

%22,47

3

%3,37

6

%6,74
 

Doğru (%52,81)

Yanlış (%40,45)

Boş (%6,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı,
durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu
değişkenleri açıklar.

D
6

%6,74

2

%2,25

2

%2,25

33

%37,08

10

%11,24

36

%40,45
 

Doğru (%37,08)

Yanlış (%22,47)

Boş (%40,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi
potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel
enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz
eder.

E
1

%1,12

3

%3,37

26

%29,21

1

%1,12

49

%55,06

9

%10,11
 

Doğru (%55,06)

Yanlış (%34,83)

Boş (%10,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen
değişkenleri analiz eder. B

1

%1,12

71

%79,78

3

%3,37

2

%2,25

1

%1,12

11

%12,36
 

Doğru (%79,78)

Yanlış (%7,87)

Boş (%12,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve
hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. D

1

%1,12

1

%1,12

3

%3,37

66

%74,16

8

%8,99

10

%11,24
 

Doğru (%74,16)

Yanlış (%14,61)

Boş (%11,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç
kavramlarını ilişkilendirir. A

34

%38,20

4

%4,49
 

13

%14,61

10

%11,24

28

%31,46
 

Doğru (%38,20)

Yanlış (%30,34)

Boş (%31,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları
örneklerle açıklar. D

1

%1,12
  

46

%51,69

25

%28,09

17

%19,10
 

Doğru (%51,69)

Yanlış (%29,21)

Boş (%19,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-13

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma
Alanları B

15

%16,85

53

%59,55

10

%11,24

2

%2,25
 

9

%10,11
 

Doğru (%59,55)

Yanlış (%30,34)

Boş (%10,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-14 Periyodik Özellikler D

4

%4,49
 

6

%6,74

53

%59,55

5

%5,62

21

%23,60
 

Doğru (%59,55)

Yanlış (%16,85)

Boş (%23,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ C

3

%3,37

4

%4,49

56

%62,92

8

%8,99

3

%3,37

15

%16,85
 

Doğru (%62,92)

Yanlış (%20,22)

Boş (%16,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Sıvılar E

1

%1,12

3

%3,37

8

%8,99

1

%1,12

47

%52,81

29

%32,58
 

Doğru (%52,81)

Yanlış (%14,61)

Boş (%32,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Çözeltilerde Derişim D

5

%5,62

5

%5,62

12

%13,48

2

%2,25

29

%32,58

36

%40,45
 

Doğru (%2,25)

Yanlış (%57,30)

Boş (%40,45)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 2

Okul İlçe İl Genel

533 674 2127 226853

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren
Problemler D  

1

%1,12

1

%1,12

24

%26,97

1

%1,12

62

%69,66
 

Doğru (%26,97)

Yanlış (%3,37)

Boş (%69,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Asitler ve Bazlar A

27

%30,34

1

%1,12

3

%3,37

5

%5,62

11

%12,36

42

%47,19
 

Doğru (%30,34)

Yanlış (%22,47)

Boş (%47,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-20

Karbohidratların genel özelliklerini ve
çeşitlerini bilir. C

4

%4,49

1

%1,12

19

%21,35

34

%38,20

2

%2,25

29

%32,58
 

Doğru (%21,35)

Yanlış (%46,07)

Boş (%32,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Lizozomu ve görevlerini bilir. E  

3

%3,37

12

%13,48

5

%5,62

34

%38,20

35

%39,33
 

Doğru (%38,20)

Yanlış (%22,47)

Boş (%39,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. E

4

%4,49

6

%6,74

1

%1,12

3

%3,37

40

%44,94

35

%39,33
 

Doğru (%44,94)

Yanlış (%15,73)

Boş (%39,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede
gerçekleşen olayları bilir. D

5

%5,62

2

%2,25

2

%2,25

37

%41,57

3

%3,37

40

%44,94
 

Doğru (%41,57)

Yanlış (%13,48)

Boş (%44,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Kalıtımın genel esaslarını açıklar. A

44

%49,44

3

%3,37

10

%11,24
 

5

%5,62

27

%30,34
 

Doğru (%49,44)

Yanlış (%20,22)

Boş (%30,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve
olası sonuçlarını değerlendirir. B

9

%10,11

68

%76,40
 

2

%2,25

1

%1,12

9

%10,11
 

Doğru (%76,40)

Yanlış (%13,48)

Boş (%10,11)
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