
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YAYIN DENİZİ TYT 2 244 289 366 1024

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,0010,37 20,41 2,67 1,74 2,24 2,00 1,53 1,62 2,27 1,21 1,97 2,59 1,39 2,24 0,02 0,01 0,01 11,63 2,83 10,92 2,45 0,44 2,35 1,85 1,80 1,40 1,69 1,43 1,33 2,04 1,32 1,71 52,2124,07 46,20 277,370

Okul Ortalaması 22,3210,48 19,69 2,46 1,88 1,99 1,81 1,56 1,42 2,10 1,19 1,80 2,50 1,26 2,18 0,01 0,01 0,01 8,94 2,91 8,21 1,62 0,39 1,52 1,53 2,02 1,03 1,39 1,45 1,03 1,73 1,47 1,36 46,4124,62 40,24 260,870

KATILIMLAR

1 0 UMUT ÖZKÖYLÜ 12S 36 3 35,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 4 3 3,25 4 3 3,25 5 0 5,00 101 15 97,25 431,540 30

2 0 AHMET YUSUF YİĞİT 12S 34 5 32,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 27 3 26,25 9 0 9,00 5 2 4,50 4 3 3,25 4 2 3,50 98 19 93,25 419,851 51

3 0 ORHAN BERKİN DABAN 12S 34 5 32,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 25 3 24,25 8 1 7,75 4 3 3,25 5 2 4,50 6 0 6,00 96 20 91,00 413,808 58

4 0 BÜŞRA UZUN 12S 37 2 36,50 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 22 2 21,50 4 0 4,00 3 3 2,25 6 1 5,75 5 1 4,75 91 12 88,00 404,754 77

5 0 SAMED KOCABAŞ 12S 32 6 30,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 20 1 19,75 6 0 6,00 3 4 2,00 5 2 4,50 5 1 4,75 88 17 83,75 392,123 102

6 0 ALİ OKTAY ATAR 12S 28 6 26,50 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 26 1 25,75 7 2 6,50 5 2 4,50 7 0 7,00 3 3 2,25 87 23 81,25 385,349 113

7 0 EFE AYTUĞ ŞAHİNOL 12S 30 8 28,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 18 2 17,50 8 1 7,75 3 4 2,00 6 1 5,75 5 1 4,75 84 21 78,75 377,779 129

8 0 EZGİ KAPAR 12S 30 8 28,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 23 0 23,00 6 0 6,00 2 4 1,00 6 1 5,75 3 2 2,50 80 22 74,50 364,569 156

9 0 BATUHAN E M* GÜMÜŞ 12S 29 8 27,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 19 4 18,00 6 0 6,00 4 3 3,25 4 3 3,25 4 1 3,75 80 23 74,25 364,131 158

10 0 HÜSEYİN TALHA ÖRNEK12S 29 7 27,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 16 6 14,50 8 2 7,50 4 2 3,50 5 2 4,50 5 1 4,75 80 25 73,75 363,206 161

11 0 BETÜL NAZ GÖK 12S 30 7 28,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 1 2 0,50 23 4 22,00 6 1 5,75 4 2 3,50 4 2 3,50 3 2 2,50 80 24 74,00 363,160 162

12 0 MUHAMMED ALİ DOĞAN12S 21 4 20,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 3 2 2,50 22 1 21,75 7 0 7,00 6 1 5,75 3 4 2,00 3 1 2,75 77 14 73,50 362,126 166

13 0 BERKAY KORKMAZ 12S 30 9 27,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 21 4 20,00 5 0 5,00 3 3 2,25 5 2 4,50 3 2 2,50 80 26 73,50 361,684 167

14 0 MEHMET ALİ AYDIN 12S 26 9 23,75 5 0 5,00 2 0 2,00 2 3 1,25 2 1 1,75 27 1 26,75 6 1 5,75 2 0 2,00 2 2 1,50 3 1 2,75 77 18 72,50 358,142 178

15 0 IRMAK DEMİR 12S 32 8 30,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 21 5 19,75 8 1 7,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 4 2 3,50 79 32 71,00 352,771 189

16 0 AYŞE NUR BAŞKAYA 12S 32 7 30,25 5 0 5,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 21 3 20,25 4 2 3,50 3 4 2,00 2 4 1,00 2 4 1,00 78 29 70,75 352,442 191

17 0 KAAN EGE GÜLŞEN 12S 30 9 27,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 19 4 18,00 4 0 4,00 3 2 2,50 3 3 2,25 2 1 1,75 76 22 70,50 352,327 192

18 0 EMRE GÜR 12S 31 8 29,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 21 2 20,50 5 0 5,00 3 4 2,00 3 3 2,25 2 4 1,00 77 29 69,75 349,785 198

19 0 ECEM ŞENTUNA 12S 34 4 33,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 18 4 17,00 3 4 2,00 5 2 4,50 3 3 2,25 75 25 68,75 347,571 203

20 0 PELİN EVREN 12S 32 2 31,50 1 2 0,50 2 0 2,00 1 1 0,75 3 1 2,75 17 0 17,00 2 0 2,00 2 0 2,00 5 0 5,00 5 1 4,75 70 7 68,25 346,756 206

21 0 ELİF SOFUOĞLU 12S 27 7 25,25 4 1 3,75 4 0 4,00 2 0 2,00 5 0 5,00 21 2 20,50 4 0 4,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 71 13 67,75 343,606 216

22 0 ŞEVVAL B KURUM 12S 36 3 35,25 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 12 4 11,00 3 1 2,75 1 0 1,00 3 2 2,50 5 1 4,75 71 17 66,75 341,564 222

23 0 NAZ AYKURT 12S 34 5 32,75 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 4 0 4,00 14 3 13,25 4 0 4,00 2 1 1,75 4 2 3,50 2 4 1,00 71 18 66,50 340,439 226

24 0 ALP EMRE TEZEL 12S 32 8 30,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 20 6 18,50 3 2 2,50 3 4 2,00 2 5 0,75 2 4 1,00 75 36 66,00 338,477 229

25 0 CEYLİN AVCIBAŞI 12S 33 5 31,75 4 1 3,75 1 0 1,00 3 1 2,75 4 0 4,00 12 2 11,50 4 0 4,00 1 1 0,75 5 1 4,75 2 4 1,00 69 15 65,25 336,869 230

26 0 ELANUR YILDIRIM 12E 33 4 32,00 4 0 4,00 4 0 4,00 4 0 4,00 3 1 2,75 12 1 11,75 2 1 1,75 2 1 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 68 11 65,25 336,567 233

27 0 İREM ERKLİ 12S 35 4 34,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 2 1 1,75 16 2 15,50 2 0 2,00 2 3 1,25 3 3 2,25 3 2 2,50 69 20 64,00 333,006 244

28 0 HÜSEYİN EGE YILDIZ 12S 24 15 20,25 2 3 1,25 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 21 3 20,25 5 0 5,00 3 4 2,00 5 1 4,75 2 3 1,25 71 31 63,25 331,528 248

29 0 MEHMETCAN BUHARALI12S 31 9 28,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 16 2 15,50 1 0 1,00 2 3 1,25 4 2 3,50 3 2 2,50 69 23 63,25 331,227 251
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YAYIN DENİZİ TYT 2 244 289 366 1024

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,0010,37 20,41 2,67 1,74 2,24 2,00 1,53 1,62 2,27 1,21 1,97 2,59 1,39 2,24 0,02 0,01 0,01 11,63 2,83 10,92 2,45 0,44 2,35 1,85 1,80 1,40 1,69 1,43 1,33 2,04 1,32 1,71 52,2124,07 46,20 277,370

Okul Ortalaması 22,3210,48 19,69 2,46 1,88 1,99 1,81 1,56 1,42 2,10 1,19 1,80 2,50 1,26 2,18 0,01 0,01 0,01 8,94 2,91 8,21 1,62 0,39 1,52 1,53 2,02 1,03 1,39 1,45 1,03 1,73 1,47 1,36 46,4124,62 40,24 260,870

KATILIMLAR

30 0 METİN ALMACIK 12E 30 9 27,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 13 4 12,00 4 3 3,25 2 2 1,50 1 1 0,75 2 1 1,75 69 23 63,25 330,583 253

31 0 DEFNE LİNA ERTUNÇ 12S 26 12 23,00 1 4 0,00 2 0 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 17 3 16,25 8 1 7,75 5 2 4,50 4 3 3,25 2 4 1,00 71 33 62,75 330,154 256

32 0 YİĞİT ALİ TUNCAY 12S 25 8 23,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 16 4 15,00 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 2 0 2,00 67 17 62,75 329,946 259

33 0 ELANUR OR * 12E 36 3 35,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 11 3 10,25 4 1 3,75 1 4 0,00 3 0 3,00 1 3 0,25 68 20 63,00 329,492 261

34 0 AYÇA BİGE ÇELİK 12S 31 6 29,50 4 1 3,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 13 3 12,25 1 0 1,00 1 2 0,50 3 2 2,50 6 0 6,00 67 18 62,50 329,410 262

35 0 GÜLZEHRA UYSAL 12E 31 9 28,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 2 2 1,50 11 3 10,25 5 1 4,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 67 18 62,50 328,460 266

36 0 CEYLİN YILMAZ 12S 26 12 23,00 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 18 2 17,50 2 0 2,00 3 3 2,25 3 3 2,25 3 1 2,75 69 27 62,25 328,420 267

37 0 ÖMER NAHİT KAYA 12S 29 8 27,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 0 2,00 4 1 3,75 17 2 16,50 2 0 2,00 2 4 1,00 3 1 2,75 2 1 1,75 66 21 60,75 323,542 279

38 0 MİNA ÖNDER 12S 28 10 25,50 5 0 5,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 12 2 11,50 1 0 1,00 4 2 3,50 3 2 2,50 3 1 2,75 65 19 60,25 322,871 281

39 0 İBRAHİM BOZDAĞ 12S 25 8 23,00 4 0 4,00 0 2 -0,50 4 0 4,00 2 1 1,75 20 2 19,50 3 2 2,50 3 0 3,00 2 1 1,75 1 0 1,00 64 16 60,00 321,467 288

40 0 DİLEM KARAKAYA 12E 30 8 28,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 12 3 11,25 6 0 6,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 65 19 60,25 321,373 289

41 0 METEHAN YALÇIN 12S 23 9 20,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 15 1 14,75 6 0 6,00 2 5 0,75 5 1 4,75 3 2 2,50 66 25 59,75 321,286 290

42 0 YUNUS ÇAĞLIYAN 12S 27 10 24,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 13 0 13,00 2 0 2,00 3 3 2,25 5 1 4,75 4 2 3,50 65 24 59,00 319,570 293

43 0 MEHMET KAYRA BİLGİLİ12S 28 8 26,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 19 5 17,75 3 1 2,75 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 67 31 59,25 318,509 299

44 0 IRMAK ÖĞÜTLÜ 12S 29 5 27,75 2 1 1,75 1 2 0,50 3 2 2,50 3 0 3,00 11 2 10,50 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 2 2 1,50 62 15 58,25 317,029 307

45 0 AYŞENUR SOYDAL 12E 30 7 28,25 3 1 2,75 1 0 1,00 5 0 5,00 3 1 2,75 12 3 11,25 6 0 6,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 62 13 58,75 316,855 309

46 0 MELİH GÜNEŞ 12E 32 7 30,25 5 0 5,00 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 14 2 13,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 63 19 58,25 315,402 315

47 0 ORHAN KARASOY 12S 26 4 25,00 2 3 1,25 1 1 0,75 3 1 2,75 2 0 2,00 20 0 20,00 4 0 4,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 61 12 58,00 314,774 317

48 26 ZÜBEYİR TARIK ÖZEL 12S 27 10 24,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 18 4 17,00 1 2 0,50 3 2 2,50 2 4 1,00 2 4 1,00 66 33 57,75 314,603 319

49 0 BERİL UMURKAN 12S 27 5 25,75 3 0 3,00 2 0 2,00 2 1 1,75 2 0 2,00 14 4 13,00 2 0 2,00 1 0 1,00 3 1 2,75 4 0 4,00 60 11 57,25 313,814 323

50 0 EREN ŞEN 12S 25 13 21,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 13 2 12,50 4 2 3,50 2 4 1,00 3 3 2,25 4 2 3,50 65 32 57,00 312,971 326

51 0 DEFNE BAYRAMOĞLU 12S 27 9 24,75 3 0 3,00 1 2 0,50 3 0 3,00 2 2 1,50 17 1 16,75 1 0 1,00 2 0 2,00 3 1 2,75 2 1 1,75 61 16 57,00 312,813 327

52 0 BATUHAN ÖZER 12S 29 8 27,00 4 1 3,75 4 0 4,00 2 0 2,00 1 2 0,50 12 2 11,50 2 1 1,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 4 1,00 62 20 57,00 312,800 328

53 0 NEHİR BODUR 12S 29 7 27,25 3 2 2,50 2 0 2,00 3 1 2,75 2 2 1,50 16 4 15,00 3 0 3,00 2 1 1,75 1 3 0,25 2 3 1,25 63 23 57,25 312,787 329

54 0 BEREN VURAL 12S 31 9 28,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 13 3 12,25 1 1 0,75 2 4 1,00 4 0 4,00 2 1 1,75 63 26 56,50 311,338 332

55 0 BAHAR LİMANLAR 12S 32 7 30,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 8 6 6,50 4 1 3,75 1 5 -0,25 3 3 2,25 3 2 2,50 64 30 56,50 310,851 334

56 0 ŞEVVAL KAVÇAK 12S 20 8 18,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 1 1,75 19 3 18,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 62 23 56,25 310,754 337

57 0 NURİYE ÖZCAN 12E 28 11 25,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 12 3 11,25 4 0 4,00 1 3 0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 63 26 56,50 310,672 338

58 0 SUDE ÇAM 12E 30 10 27,50 2 3 1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 18 4 17,00 1 2 0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 2 2 1,50 63 27 56,25 310,007 339
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YAYIN DENİZİ TYT 2 244 289 366 1024

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,0010,37 20,41 2,67 1,74 2,24 2,00 1,53 1,62 2,27 1,21 1,97 2,59 1,39 2,24 0,02 0,01 0,01 11,63 2,83 10,92 2,45 0,44 2,35 1,85 1,80 1,40 1,69 1,43 1,33 2,04 1,32 1,71 52,2124,07 46,20 277,370

Okul Ortalaması 22,3210,48 19,69 2,46 1,88 1,99 1,81 1,56 1,42 2,10 1,19 1,80 2,50 1,26 2,18 0,01 0,01 0,01 8,94 2,91 8,21 1,62 0,39 1,52 1,53 2,02 1,03 1,39 1,45 1,03 1,73 1,47 1,36 46,4124,62 40,24 260,870

KATILIMLAR

59 0 MİNEL EYLÜL APAK 12S 29 9 26,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 12 3 11,25 2 2 1,50 1 4 0,00 1 2 0,50 3 2 2,50 62 28 55,00 306,200 354

60 0 NİLGÜN AZRA SARIÇALI12S 34 5 32,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 16 1 15,75 1 2 0,50 58 11 55,25 306,090 355

61 0 AMİNE HALİME TOKGÖZ12S 32 6 30,50 2 3 1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 10 4 9,00 3 1 2,75 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 61 25 54,75 305,582 360

62 0 AZRA KOCABAŞ 12S 26 8 24,00 1 2 0,50 1 2 0,50 3 0 3,00 5 0 5,00 13 4 12,00 4 0 4,00 1 3 0,25 2 3 1,25 4 0 4,00 60 22 54,50 305,301 363

63 0 ZEYD ALİ GARİP 12S 28 10 25,50 4 1 3,75 1 3 0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 13 1 12,75 1 0 1,00 2 2 1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 60 22 54,50 304,861 366

64 0 BURAK ŞAHİN 12S 30 7 28,25 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 13 3 12,25 4 2 3,50 2 3 1,25 2 4 1,00 2 3 1,25 62 30 54,50 304,761 367

65 0 AHMET ÇİÇ EK 12S 18 5 16,75 3 0 3,00 1 1 0,75 2 1 1,75 19 5 17,75 7 1 6,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 1 1,75 58 16 54,00 304,312 368

66 0 BERENSU KANGIRLI 12S 27 6 25,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 11 4 10,00 6 0 6,00 2 1 1,75 2 1 1,75 1 1 0,75 59 19 54,25 304,260 369

67 0 DENİZ AKGÜN 12D 32 7 30,25 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 9 0 9,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 0 2,00 58 15 54,25 303,729 373

68 0 ZEYNEP TAŞTEPE 12S 24 8 22,00 2 1 1,75 3 0 3,00 2 1 1,75 2 0 2,00 22 4 21,00 1 2 0,50 2 0 2,00 58 16 54,00 303,199 377

69 0 ERAY YILMAZ 12S 22 13 18,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 13 1 12,75 1 0 1,00 3 1 2,75 4 0 4,00 1 3 0,25 59 23 53,25 302,121 379

70 0 NİSANUR YÜM 12S 30 4 29,00 4 0 4,00 1 1 0,75 3 0 3,00 4 0 4,00 7 3 6,25 1 0 1,00 2 0 2,00 2 2 1,50 2 1 1,75 56 11 53,25 301,534 381

71 0 M ALİ LAYIK 12E 27 8 25,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 15 4 14,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 58 20 53,00 300,086 387

72 0 EMİR PEHLİVAN 12S 26 9 23,75 3 2 2,50 1 0 1,00 3 2 2,50 3 1 2,75 19 3 18,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 58 21 52,75 299,459 393

73 0 H BEDİRHAN ALACA 12E 26 11 23,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 14 4 13,00 2 1 1,75 2 1 1,75 2 0 2,00 58 23 52,25 298,359 395

74 0 EMİNE DEMİRKAPI 12E 28 8 26,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 9 3 8,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 4 0 4,00 57 20 52,00 297,884 398

75 0 ELİF ÖZYURT 12S 32 4 31,00 2 2 1,50 2 0 2,00 2 0 2,00 11 0 11,00 1 3 0,25 3 1 2,75 2 3 1,25 55 13 51,75 296,819 402

76 0 ECE ERSIK 12S 26 11 23,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 13 5 11,75 2 0 2,00 3 3 2,25 2 5 0,75 1 3 0,25 60 33 51,75 296,796 403

77 0 DEFNE İREM ÇAKIR 12S 25 12 22,00 3 2 2,50 2 0 2,00 2 1 1,75 4 1 3,75 12 4 11,00 4 2 3,50 1 1 0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 57 25 50,75 294,097 414

78 0 DEFNE YILDIZ 12S 25 8 23,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 0 2,00 3 2 2,50 11 5 9,75 4 3 3,25 3 1 2,75 3 2 2,50 2 4 1,00 58 30 50,50 293,775 416

79 0 EFE ERFİDAN 12S 29 6 27,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 9 3 8,25 5 2 4,50 3 0 3,00 1 1 0,75 1 0 1,00 55 18 50,50 293,333 419

80 0 EGEMEN DÜZGÜN 12S 23 7 21,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 1 0,75 2 2 1,50 16 2 15,50 5 1 4,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 1 2 0,50 56 22 50,50 293,214 420

81 0 N DA AYDOĞAN 12S 22 14 18,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 9 8 7,00 4 0 4,00 2 2 1,50 3 3 2,25 5 1 4,75 58 34 49,50 291,464 427

82 0 RANA ALTINPAŞAK 12S 29 10 26,50 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 11 5 9,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 56 26 49,50 290,088 436

83 0 ARDA KAAN PINAR 12S 26 7 24,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 8 6 6,50 2 0 2,00 2 2 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 55 24 49,00 289,015 438

84 0 NAİLE NUR ÜLKER 12D 29 10 26,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 0 3,00 3 2 2,50 7 1 6,75 1 0 1,00 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 53 16 49,00 288,801 440

85 0 AHSEN AYKANAT 12S 28 10 25,50 2 3 1,25 1 0 1,00 3 2 2,50 2 3 1,25 12 2 11,50 1 0 1,00 2 0 2,00 1 3 0,25 3 2 2,50 55 25 48,75 288,253 442

86 0 IŞIL KARADAL 12S 27 10 24,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 10 1 9,75 1 4 0,00 1 0 1,00 3 1 2,75 54 21 48,75 288,101 443

87 0 BÜŞRA SART 12S 21 10 18,50 3 1 2,75 1 2 0,50 2 1 1,75 2 3 1,25 18 5 16,75 3 0 3,00 2 1 1,75 1 2 0,50 2 2 1,50 55 27 48,25 286,690 447
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YAYIN DENİZİ TYT 2 244 289 366 1024

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,0010,37 20,41 2,67 1,74 2,24 2,00 1,53 1,62 2,27 1,21 1,97 2,59 1,39 2,24 0,02 0,01 0,01 11,63 2,83 10,92 2,45 0,44 2,35 1,85 1,80 1,40 1,69 1,43 1,33 2,04 1,32 1,71 52,2124,07 46,20 277,370

Okul Ortalaması 22,3210,48 19,69 2,46 1,88 1,99 1,81 1,56 1,42 2,10 1,19 1,80 2,50 1,26 2,18 0,01 0,01 0,01 8,94 2,91 8,21 1,62 0,39 1,52 1,53 2,02 1,03 1,39 1,45 1,03 1,73 1,47 1,36 46,4124,62 40,24 260,870

KATILIMLAR

88 0 MEHMET TOPLAR 12E 21 16 17,00 4 1 3,75 2 0 2,00 3 2 2,50 2 1 1,75 18 6 16,50 2 1 1,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 56 31 48,25 286,591 448

89 0 NEHİR KILIÇ 12S 23 13 19,75 1 4 0,00 2 2 1,50 1 0 1,00 3 2 2,50 13 4 12,00 2 1 1,75 5 2 4,50 4 3 3,25 2 4 1,00 56 35 47,25 284,842 453

90 0 KAAN ARUSAN 12S 20 15 16,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 20 5 18,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 2 4 1,00 56 35 47,25 284,114 456

91 0 B BAYTÖRE DEMİR 12E 26 11 23,25 4 0 4,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 7 5 5,75 2 2 1,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 53 24 47,00 283,131 461

92 0 YUSUF OTURAK 12S 24 2 23,50 1 4 0,00 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 9 3 8,25 1 2 0,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 2 0,50 52 20 47,00 283,107 462

93 0 MEHMETENES ÇAĞLIYAN12S 25 9 22,75 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 3 1 2,75 10 2 9,50 3 3 2,25 2 3 1,25 1 3 0,25 53 24 47,00 283,014 463

94 0 KAYRA POLAT KARATAŞ12S 20 10 17,50 1 4 0,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 18 4 17,00 1 0 1,00 2 5 0,75 2 4 1,00 3 2 2,50 55 33 46,75 282,438 465

95 0 İREM GÜRLER 12S 27 8 25,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 11 3 10,25 3 0 3,00 2 2 1,50 3 0 3,00 50 17 45,75 280,064 475

96 0 ZEYNEP KİRLİ 12E 25 13 21,75 5 0 5,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 9 3 8,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 0 1,00 52 24 46,00 279,833 477

97 0 KEMAL KAĞAN SARAÇ 12D 27 11 24,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 3 3,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 1 0 1,00 51 22 45,50 278,731 481

98 0 FURKAN ÇİFTÇİ 12S 25 12 22,00 5 0 5,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 10 0 10,00 1 1 0,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 53 29 45,75 278,610 483

99 0 KADİR TEKİN 12S 20 5 18,75 4 1 3,75 1 1 0,75 3 1 2,75 15 2 14,50 3 0 3,00 1 3 0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 49 14 45,50 278,262 485

100 0 BATUHAN DÜZGÜN 12S 19 4 18,00 2 2 1,50 1 2 0,50 3 0 3,00 12 4 11,00 6 0 6,00 0 3 -0,75 4 0 4,00 2 1 1,75 49 16 45,00 277,455 487

101 0 OKYANUS EGE GÜNDÜZ12S 24 9 21,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 0 3,00 10 5 8,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 50 23 44,25 274,816 498

102 0 SELM * BURDURLU 12S 19 9 16,75 3 2 2,50 1 0 1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 16 4 15,00 5 0 5,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 50 23 44,25 274,778 500

103 0 GÖKTUG TAKAN 12E 27 7 25,25 3 2 2,50 2 0 2,00 1 1 0,75 3 0 3,00 10 1 9,75 1 0 1,00 47 11 44,25 274,060 508

104 0 SELİN NARİN 12S 25 8 23,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 12 3 11,25 1 4 0,00 3 2 2,50 3 0 3,00 50 26 43,50 273,079 512

105 0 YAĞMUR İĞİDİR 12D 27 8 25,00 4 1 3,75 2 1 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 9 4 8,00 2 0 2,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 49 21 43,75 273,053 513

106 0 BERİL ÇİNAR 12D 27 10 24,50 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 2 2 1,50 6 2 5,50 2 0 2,00 1 0 1,00 48 17 43,75 272,861 514

107 0 AYŞEN AYVA 12E 26 7 24,25 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 3 0 3,00 5 1 4,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 3 3 2,25 48 18 43,50 272,418 516

108 0 GÜLSE BARLIK 12E 27 10 24,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 6 2 5,50 1 0 1,00 2 4 1,00 0 3 -0,75 4 0 4,00 50 27 43,25 272,091 519

109 0 YAREN SU YILMAZ 12E 29 5 27,75 2 3 1,25 1 1 0,75 3 0 3,00 3 0 3,00 8 6 6,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 48 19 43,25 271,312 526

110 0 SELİN LAYIK 12E 31 6 29,50 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 2 3 1,25 7 4 6,00 48 19 43,25 271,057 528

111 0 ZEYNEP BEYLİK 12E 30 6 28,50 3 2 2,50 1 1 0,75 4 0 4,00 2 1 1,75 4 2 3,50 1 0 1,00 1 0 1,00 46 12 43,00 270,802 531

112 0 EKİN KÜTÜK 12S 20 15 16,25 4 1 3,75 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 15 5 13,75 3 3 2,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 4 0,00 52 38 42,50 269,117 541

113 0 EREN TAHA ÖZDEN 12S 23 12 20,00 3 2 2,50 3 0 3,00 2 1 1,75 2 2 1,50 10 4 9,00 4 0 4,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 49 27 42,25 268,416 546

114 0 KEREM DEMİREL 12E 24 13 20,75 4 1 3,75 3 0 3,00 2 2 1,50 4 1 3,75 9 3 8,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 47 21 41,75 267,033 551

115 0 TUANA CANİK 12S 27 13 23,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 5 0 5,00 2 3 1,25 8 7 6,25 3 4 2,00 1 6 -0,50 3 3 2,25 52 43 41,25 266,136 553

116 0 ŞÜKRAN DAĞDELEN 12E 26 14 22,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 11 3 10,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 3 0,25 50 34 41,50 266,068 554
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YAYIN DENİZİ TYT 2 244 289 366 1024

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,0010,37 20,41 2,67 1,74 2,24 2,00 1,53 1,62 2,27 1,21 1,97 2,59 1,39 2,24 0,02 0,01 0,01 11,63 2,83 10,92 2,45 0,44 2,35 1,85 1,80 1,40 1,69 1,43 1,33 2,04 1,32 1,71 52,2124,07 46,20 277,370

Okul Ortalaması 22,3210,48 19,69 2,46 1,88 1,99 1,81 1,56 1,42 2,10 1,19 1,80 2,50 1,26 2,18 0,01 0,01 0,01 8,94 2,91 8,21 1,62 0,39 1,52 1,53 2,02 1,03 1,39 1,45 1,03 1,73 1,47 1,36 46,4124,62 40,24 260,870

KATILIMLAR

117 0 SELİN VATANSEVER 12D 30 9 27,75 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 10 0,50 1 1 0,75 0 7 -1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 51 39 41,25 265,973 555

118 0 ECRİN KIZILKAYA 12E 23 14 19,50 5 0 5,00 4 0 4,00 2 0 2,00 2 3 1,25 5 2 4,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 46 21 40,75 264,966 557

119 0 DEF * DURUL 12D 29 8 27,00 1 2 0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 1 4,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 45 16 41,00 264,851 558

120 0 EFE ALTIPARMAK 12S 22 9 19,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 11 3 10,25 2 1 1,75 45 17 40,75 263,923 560

121 0 IRMAK ŞATIR 12S 24 11 21,25 4 1 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 0 2,00 2 1 1,75 45 19 40,25 263,615 562

122 0 ENES KOCA 12S 24 11 21,25 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 8 1 7,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 47 26 40,50 263,089 566

123 0 CEYDA TOPRAK 12S 26 12 23,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 2 1 1,75 6 6 4,50 1 1 0,75 1 4 0,00 3 1 2,75 2 4 1,00 48 33 39,75 261,763 574

124 0 DİLANUR BEĞDE 12E 29 11 26,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 45 21 39,75 261,235 576

125 0 SEZİN SEÇİLMİŞ 12E 27 10 24,50 4 1 3,75 1 4 0,00 2 2 1,50 2 3 1,25 7 5 5,75 3 2 2,50 46 27 39,25 259,983 581

126 0 ÖZGÜR ÖZDEMİR 12S 24 9 21,75 1 3 0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 9 4 8,00 3 1 2,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 45 24 39,00 258,953 589

127 12 BEREN SU CANAL 12S 22 16 18,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 2 0 2,00 2 5 0,75 2 4 1,00 3 2 2,50 47 34 38,50 258,331 591

128 0 ELİF CEYLAN 12S 27 6 25,50 0 3 -0,75 3 0 3,00 3 1 2,75 7 1 6,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 42 13 38,75 258,263 593

129 0 ENBİYA TUNÇ 12S 20 12 17,00 2 0 2,00 1 1 0,75 1 2 0,50 2 2 1,50 6 1 5,75 2 0 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 43 20 38,00 257,770 596

130 0 CEMRE CURA 12E 28 8 26,00 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 2 0 2,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 43 18 38,50 257,621 597

131 0 ECRİN DORUM 12D 27 12 24,00 2 3 1,25 1 2 0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 6 2 5,50 2 1 1,75 1 3 0,25 44 25 37,75 255,489 605

132 0 İNCİ NUR KÖKSAL 12E 24 13 20,75 3 1 2,75 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 5 3,75 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 44 26 37,50 254,919 611

133 0 BİLGE TAVŞAN 12S 27 12 24,00 2 2 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 5 1,75 1 4 0,00 3 3 2,25 2 4 1,00 46 36 37,00 253,593 616

134 370 DAMLA BU LT 12E 25 12 22,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 1 3 0,25 43 25 36,75 252,642 621

135 0 AZRA GÜNDOĞDU 12E 29 11 26,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 0 9 -2,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 45 33 36,75 252,470 622

136 0 YAĞIZ TELLİLER 12S 22 15 18,25 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 4 1,00 43 26 36,50 252,465 623

137 0 ELİF SAĞIR 12S 25 11 22,25 0 5 -1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 1 3 0,25 12 3 11,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 43 27 36,25 251,174 628

138 0 GÜLÇE HASDERELİ 12D 26 13 22,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 6 2,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 45 35 36,25 250,941 630

139 0 NİDA BOZKIR 12E 19 17 14,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 10 1 9,75 3 1 2,75 1 2 0,50 1 2 0,50 44 32 36,00 250,933 631

140 0 EREN UMDU 12S 15 12 12,00 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 4 1 3,75 14 2 13,50 4 2 3,50 2 5 0,75 3 3 2,25 45 37 35,75 250,816 633

141 0 CEYLİN KONYALI 12D 24 10 21,50 4 0 4,00 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 2 4 1,00 2 2 1,50 1 3 0,25 42 24 36,00 250,632 637

142 0 ECRİN ÖMÜR ESİN 12E 26 10 23,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 41 21 35,75 249,486 641

143 0 İSMAİL ENES UZUN 12S 17 9 14,75 2 1 1,75 3 1 2,75 2 0 2,00 2 2 1,50 7 2 6,50 2 3 1,25 1 1 0,75 4 0 4,00 40 19 35,25 249,243 644

144 0 HAMİDE AKÇAMAN 12D 28 8 26,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 40 18 35,50 248,995 646

145 0 ZEHRA  GÜRGER 12S 23 8 21,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 0 3,00 3 0 3,00 2 2 1,50 1 0 1,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 41 23 35,25 248,371 648
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YAYIN DENİZİ TYT 2 244 289 366 1024

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,0010,37 20,41 2,67 1,74 2,24 2,00 1,53 1,62 2,27 1,21 1,97 2,59 1,39 2,24 0,02 0,01 0,01 11,63 2,83 10,92 2,45 0,44 2,35 1,85 1,80 1,40 1,69 1,43 1,33 2,04 1,32 1,71 52,2124,07 46,20 277,370

Okul Ortalaması 22,3210,48 19,69 2,46 1,88 1,99 1,81 1,56 1,42 2,10 1,19 1,80 2,50 1,26 2,18 0,01 0,01 0,01 8,94 2,91 8,21 1,62 0,39 1,52 1,53 2,02 1,03 1,39 1,45 1,03 1,73 1,47 1,36 46,4124,62 40,24 260,870

KATILIMLAR

146 0 SELVİ MERCAN 12S 23 12 20,00 1 3 0,25 1 1 0,75 3 0 3,00 3 1 2,75 5 4 4,00 1 0 1,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 41 24 35,00 247,796 649

147 0 MERYEM KÜBRA KAYA 12S 22 11 19,25 2 2 1,50 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 3 2,25 1 2 0,50 3 1 2,75 2 0 2,00 40 22 34,50 246,803 653

148 0 ENES KUMRULAR 12S 23 12 20,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 12 4 11,00 3 1 2,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 41 25 34,75 246,435 654

149 0 KAAN DAĞ 12S 15 7 13,25 16 5 14,75 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 38 17 33,75 244,735 667

150 0 BÜLENT ÇOLAKOĞLU 12E 22 11 19,25 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 8 2,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 41 29 33,75 243,696 673

151 0 ZEYNEP KESECİLER 12S 24 10 21,50 1 4 0,00 2 1 1,75 2 3 1,25 2 2 1,50 5 3 4,25 2 3 1,25 2 5 0,75 2 3 1,25 42 34 33,50 243,357 677

152 0 BEYZA BARMAKSIZ 12D 27 10 24,50 3 2 2,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 3 2 2,50 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 39 22 33,50 243,133 679

153 0 MUSTAFA SAYIN 12S 15 11 12,25 13 7 11,25 6 2 5,50 2 0 2,00 2 0 2,00 38 20 33,00 242,168 685

154 0 YARENNİSA AKTA 12S 21 13 17,75 3 2 2,50 2 1 1,75 1 1 0,75 3 0 3,00 9 6 7,50 0 1 -0,25 39 24 33,00 241,218 689

155 0 DEFNE ÖZTÜRK 12S 26 10 23,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 8 2 7,50 1 3 0,25 38 20 33,00 241,161 690

156 0 MAHMUT YILDIZ 12S 21 18 16,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 12 5 10,75 3 1 2,75 2 3 1,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 40 32 32,00 238,566 705

157 0 EKİN ZEYNEP AKSOY 12D 17 13 13,75 3 2 2,50 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 6 2 5,50 2 0 2,00 2 5 0,75 2 0 2,00 1 4 0,00 40 33 31,75 238,295 706

158 0 EGE HAN EGİNLİ 12E 23 10 20,50 2 3 1,25 2 1 1,75 3 0 3,00 2 1 1,75 2 2 1,50 1 3 0,25 1 0 1,00 36 20 31,00 235,651 716

159 0 İKRA KARADAĞ 12E 25 9 22,75 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 35 16 31,00 235,465 717

160 0 EMİNE ALCEYLAN 12E 22 13 18,75 2 3 1,25 1 3 0,25 2 0 2,00 8 1 7,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 36 21 30,75 234,791 719

161 0 TALHA UYKUN 12S 22 14 18,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 3 1,25 3 3 2,25 1 0 1,00 2 1 1,75 37 27 30,25 234,315 722

162 0 S RUMEYSA YURTTAŞ 12S 18 14 14,50 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 7 11 4,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 3 2,25 41 45 29,75 232,595 729

163 0 PINAR KARAKAŞ 12E 21 12 18,00 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 36 25 29,75 232,165 730

164 0 NUREFŞAN TAŞTEPE 12S 17 7 15,25 2 2 1,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 11 3 10,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 34 18 29,50 231,085 735

165 0 BERAT SARI 12S 17 8 15,00 4 1 3,75 1 2 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 5 3 4,25 1 1 0,75 3 2 2,50 34 19 29,25 230,893 737

166 0 FURKAN AKSU 12E 18 13 14,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 2 1 1,75 6 4 5,00 1 0 1,00 35 23 29,25 230,360 738

167 0 İREM NUR DÖNMEZ 12S 25 14 21,50 1 4 0,00 1 3 0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 2 6 0,50 1 0 1,00 3 2 2,50 1 2 0,50 1 4 0,00 39 40 29,00 230,119 741

168 0 İCLAL NİSA GÜNDÜZ 12E 23 16 19,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 35 24 29,00 229,576 742

169 0 AYŞE USLU 12S 22 14 18,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 3 4 2,00 1 1 0,75 2 3 1,25 1 3 0,25 37 33 28,75 229,306 745

170 0 KEREM MERTSOYLU 12S 20 12 17,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 2 1 1,75 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 32 16 28,00 226,818 752

171 0 MUSTAFA ASLAN 12S 19 15 15,25 2 3 1,25 3 1 2,75 1 1 0,75 1 3 0,25 4 2 3,50 2 1 1,75 1 0 1,00 2 3 1,25 35 29 27,75 226,814 753

172 0 YUSUF METE ESEN 12D 18 2 17,50 3 0 3,00 2 0 2,00 5 0 5,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 29 6 27,50 225,154 759

173 0 YELDA YILDIZ 12E 23 12 20,00 3 2 2,50 1 1 0,75 1 3 0,25 3 1 2,75 1 0 1,00 32 19 27,25 224,617 763

174 0 SÜMEYRA PAMUK 12E 21 12 18,00 1 2 0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 3 0 3,00 5 5 3,75 1 5 -0,25 1 2 0,50 35 31 27,25 224,473 764
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YAYIN DENİZİ TYT 2 244 289 366 1024

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,0010,37 20,41 2,67 1,74 2,24 2,00 1,53 1,62 2,27 1,21 1,97 2,59 1,39 2,24 0,02 0,01 0,01 11,63 2,83 10,92 2,45 0,44 2,35 1,85 1,80 1,40 1,69 1,43 1,33 2,04 1,32 1,71 52,2124,07 46,20 277,370

Okul Ortalaması 22,3210,48 19,69 2,46 1,88 1,99 1,81 1,56 1,42 2,10 1,19 1,80 2,50 1,26 2,18 0,01 0,01 0,01 8,94 2,91 8,21 1,62 0,39 1,52 1,53 2,02 1,03 1,39 1,45 1,03 1,73 1,47 1,36 46,4124,62 40,24 260,870

KATILIMLAR

175 0 NAZ PEKÖZTÜRK 12S 21 18 16,50 3 2 2,50 2 0 2,00 2 3 1,25 2 1 1,75 4 3 3,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 36 35 27,25 224,468 765

176 0 FATMA ARABULAN 12D 24 8 22,00 0 5 -1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 5 1 4,75 0 2 -0,50 32 19 27,25 224,189 767

177 0 TURGAYTÜRETKEN 12S 16 11 13,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 6 1 5,75 1 0 1,00 2 2 1,50 2 0 2,00 1 2 0,50 32 22 26,50 223,164 774

178 0 MEHMET KARAN 12E 23 15 19,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 33 25 26,75 222,958 780

179 0 ELİF DİPÇİN 12D 22 16 18,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 2 3 1,25 2 3 1,25 34 31 26,25 222,054 787

180 0 ECE MELİS ER 12D 23 16 19,00 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 1 5 -0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 36 39 26,25 222,028 788

181 0 SEDEF NAZ BURDUR 12E 22 18 17,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 2 1 1,75 7 6 5,50 0 4 -1,00 36 38 26,50 222,000 789

182 0 BATUHAN TOKGÖZ 12S 18 16 14,00 3 2 2,50 1 1 0,75 2 1 1,75 3 4 2,00 1 0 1,00 1 3 0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 32 30 24,50 216,994 803

183 0 EYLEM IŞIKLI 12E 20 14 16,50 2 2 1,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 1 0 1,00 30 22 24,50 216,609 804

184 0 KANTAŞLI 12S 18 18 13,50 1 4 0,00 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 5 1 4,75 1 6 -0,50 1 3 0,25 1 2 0,50 34 38 24,50 216,513 805

185 0 CEMRE KAYA 12E 19 14 15,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 1 1,75 2 1 1,75 1 3 0,25 30 23 24,25 215,720 810

186 0 EFE ÜNLÜ 12D 16 3 15,25 2 3 1,25 1 2 0,50 2 1 1,75 4 0 4,00 1 0 1,00 26 9 23,75 214,428 814

187 0 ECRİN KOCABIYIK 12E 21 13 17,75 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 1 1 0,75 1 5 -0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 32 34 23,50 213,712 817

188 0 CEYLİN ÖZDOĞAN 12S 21 13 17,75 1 4 0,00 1 3 0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 5 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 1 4 0,00 32 36 23,00 212,255 823

189 0 BAHAR  KANON 12S 15 16 11,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 2 2 1,50 6 5 4,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 29 26 22,50 211,239 828

190 0 SAMİ AKÇİN 12S 13 20 8,00 1 4 0,00 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 7 0 7,00 2 5 0,75 1 3 0,25 1 2 0,50 32 38 22,50 211,034 829

191 0 EYLÜL KURTKAN 12E 16 16 12,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 4 2 3,50 1 0 1,00 3 2 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 31 35 22,25 210,849 831

192 0 BİRÇE ERMU 12E 22 15 18,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 29 26 22,50 210,750 832

193 0 ÇAĞLA ÇAĞLIYAN 12E 16 13 12,75 3 2 2,50 2 0 2,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 28 22 22,50 210,619 834

194 0 UTKU ALTAŞ 12S 18 15 14,25 2 3 1,25 4 0 4,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 29 27 22,25 210,152 837

195 0 OĞUZHAN ÇAYGÖZ 12S 12 15 8,25 2 2 1,50 7 5 5,75 4 2 3,50 2 4 1,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 30 32 22,00 209,850 839

196 0 MUSTAFA UYSAL 12S 14 12 11,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 2 4 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 28 25 21,75 209,248 840

197 0 CEVDET EGE CİVAN 12S 19 13 15,75 1 4 0,00 1 2 0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 7 1,25 1 0 1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 31 36 22,00 209,188 841

198 0 YAĞIZ KATMER 12S 15 15 11,25 1 1 0,75 1 3 0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 5 8 3,00 1 2 0,50 2 2 1,50 30 33 21,75 208,890 843

199 0 EMRE KURU 12S 15 14 11,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 3 0 3,00 3 1 2,75 1 0 1,00 2 1 1,75 27 22 21,50 208,341 845

200 0 NİSA SU OVALI 12E 20 14 16,50 2 2 1,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 2 5 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 30 34 21,50 208,033 847

201 0 BURAK EFE CANKILIÇ 12S 20 9 17,75 2 0 2,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 0 1,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 27 22 21,50 207,452 849

202 0 BURAK TEKECİ 12S 8 8 6,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 15 6 13,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 27 24 21,00 206,351 853

203 0 NAZLI SU OVALI 12E 17 17 12,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 29 32 21,00 206,145 856
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YAYIN DENİZİ TYT 2 244 289 366 1024

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,0010,37 20,41 2,67 1,74 2,24 2,00 1,53 1,62 2,27 1,21 1,97 2,59 1,39 2,24 0,02 0,01 0,01 11,63 2,83 10,92 2,45 0,44 2,35 1,85 1,80 1,40 1,69 1,43 1,33 2,04 1,32 1,71 52,2124,07 46,20 277,370

Okul Ortalaması 22,3210,48 19,69 2,46 1,88 1,99 1,81 1,56 1,42 2,10 1,19 1,80 2,50 1,26 2,18 0,01 0,01 0,01 8,94 2,91 8,21 1,62 0,39 1,52 1,53 2,02 1,03 1,39 1,45 1,03 1,73 1,47 1,36 46,4124,62 40,24 260,870

KATILIMLAR

204 0 YADE NAZ TUFAN 12D 3 3 2,25 2 2 1,50 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 10 1 9,75 1 0 1,00 23 9 20,75 205,921 857

205 0 MELEK KAPLAN 12E 12 14 8,50 3 2 2,50 3 0 3,00 2 1 1,75 2 2 1,50 4 4 3,00 26 23 20,25 204,140 864

206 0 BURAK ÖRSCÜ 12S 7 17 2,75 3 1 2,75 1 0 1,00 2 0 2,00 3 0 3,00 8 3 7,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 26 25 19,75 202,998 869

207 0 MEDİNE İNAL 12S 16 7 14,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 1 3 0,25 3 7 1,25 1 5 -0,25 1 0 1,00 2 2 1,50 27 30 19,50 202,270 871

208 0 EDA MANDUZ 12E 12 13 8,75 2 2 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 5 3 4,25 1 0 1,00 1 0 1,00 25 23 19,25 201,605 873

209 0 ENES ŞIKTAŞLILAR 12S 16 20 11,00 2 3 1,25 3 1 2,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 6 7 4,25 1 2 0,50 1 5 -0,25 1 4 0,00 1 3 0,25 32 51 19,25 201,113 876

210 0 ZEHRA DEDELER 12S 18 18 13,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 1 2 0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 6 -0,50 2 3 1,25 4 2 3,50 30 45 18,75 200,511 878

211 0 RECEP ERBAB 12D 14 2 13,50 2 1 1,75 1 1 0,75 3 1 2,75 20 5 18,75 199,627 883

212 0 ENSAR EFE GÜLER 12E 14 20 9,00 3 2 2,50 1 3 0,25 3 1 2,75 1 4 0,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 27 35 18,25 199,079 884

213 0 KAAN DEĞER 12S 15 14 11,50 2 3 1,25 3 1 2,75 1 2 0,50 1 3 0,25 3 3 2,25 25 26 18,50 198,924 886

214 0 EMİNE TUĞÇE ÇELİK 12E 15 16 11,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 4 2,00 0 4 -1,00 3 2 2,50 27 37 17,75 197,501 892

215 0 EBRAR YILDIRIM 12E 16 13 12,75 1 4 0,00 1 2 0,50 1 2 0,50 7 9 4,75 0 1 -0,25 2 4 1,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 28 40 18,00 197,342 894

216 0 AYŞE NAZ SİRKECİ 12E 19 19 14,25 3 1 2,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 8 -1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 1 4 0,00 30 49 17,75 196,786 898

217 0 AYŞEN EYLÜL ESEN 12D 14 19 9,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 3 0,25 6 11 3,25 1 2 0,50 3 3 2,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 31 55 17,25 195,617 902

218 0 ERAY OKÇULAR 12S 16 24 10,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 2 1 1,75 3 3 2,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 28 44 17,00 194,403 910

219 0 MELEK ÇETİNKAYA 12S 16 10 13,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 3 1,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 22 25 15,75 191,067 920

220 0 DENİZ PEKER 12E 13 13 9,75 2 2 1,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 3 0 3,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 3 3 2,25 22 27 15,25 189,719 922

221 0 ZEKİ CAN YILDIZ 12E 4 11 1,25 1 4 0,00 3 1 2,75 2 3 1,25 9 5 7,75 1 3 0,25 2 2 1,50 22 29 14,75 188,510 923

222 0 YAĞMUR KARAGÜLLE 12S 13 15 9,25 1 2 0,50 1 3 0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 20 24 14,00 186,107 926

223 0 ALPER YARDIMCI 12S 10 16 6,00 2 1 1,75 1 2 0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 19 22 13,50 184,780 930

224 0 BARAN AKBOĞA 12S 13 27 6,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 6 9 3,75 0 2 -0,50 3 4 2,00 1 4 0,00 0 6 -1,50 29 66 12,50 181,547 939

225 0 OĞUZHAN TOKGÖZ 12S 9 16 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 20 31 12,25 180,614 941

226 0 BERK ÖZGÜR 12D 11 21 5,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 19 30 11,50 178,981 945

227 0 SUDEÖGEL 12E 7 10 4,50 1 2 0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 16 18 11,50 178,668 946

228 0 HİRANUR GÜLÜMSER 12E 6 30 -1,50 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 1 2,75 4 0 4,00 1 0 1,00 3 3 2,25 2 4 1,00 2 4 1,00 24 54 10,50 176,666 949

229 0 ECRİN SOYDAN 12E 14 25 7,75 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 5 -0,25 2 5 0,75 1 2 0,50 23 52 10,00 174,360 954

230 0 NİSANUR SAĞLAM 12E 11 8 9,00 1 4 0,00 1 2 0,50 1 2 0,50 1 4 0,00 15 20 10,00 174,058 955

231 0 MURAT ERTÜRK 12S 8 15 4,25 1 2 0,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 0 2,00 1 7 -0,75 2 2 1,50 1 2 0,50 2 3 1,25 18 36 9,00 171,951 959

232 0 BELİNAY KURTKAN 12S 9 13 5,75 2 3 1,25 2 0 2,00 1 1 0,75 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 15 25 8,75 170,259 963
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YAYIN DENİZİ TYT 2 244 289 366 1024

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,0010,37 20,41 2,67 1,74 2,24 2,00 1,53 1,62 2,27 1,21 1,97 2,59 1,39 2,24 0,02 0,01 0,01 11,63 2,83 10,92 2,45 0,44 2,35 1,85 1,80 1,40 1,69 1,43 1,33 2,04 1,32 1,71 52,2124,07 46,20 277,370

Okul Ortalaması 22,3210,48 19,69 2,46 1,88 1,99 1,81 1,56 1,42 2,10 1,19 1,80 2,50 1,26 2,18 0,01 0,01 0,01 8,94 2,91 8,21 1,62 0,39 1,52 1,53 2,02 1,03 1,39 1,45 1,03 1,73 1,47 1,36 46,4124,62 40,24 260,870

KATILIMLAR

233 0 NEHİR ÇAĞLIYAN 12E 9 30 1,50 1 4 0,00 2 0 2,00 2 2 1,50 2 1 1,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 18 42 7,50 167,087 970

234 0 TUĞBA YALÇINKAYA 12E 11 26 4,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 19 48 7,00 165,784 973

235 0 YAĞIZ ATAŞ 12E 7 16 3,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 2 0,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 16 39 6,25 163,615 979

236 0 YAĞMUR YÜCE 12D 2 8 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 9 11 6,25 163,230 980

237 0 ALPER ALPARSLAN 12D 1 0 1,00 4 1 3,75 5 1 4,75 158,824 982

238 0 ARDA KAYA 12D 3 1 2,75 3 1 2,75 152,990 989

239 0 IRMAK YAŞAR 12D 1 6 -0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 5 10 2,50 152,602 990

240 0 YASİR EFE İNCE 12S 2 3 1,25 2 3 1,25 148,581 997

241 0 İLKREN ÇOBAN 12D 0 0 0,00

242 0 BERAT KORKMAZ 12D 0 0 0,00

243 0 LARA SLAAK 12D 0 0 0,00

244 0 YAĞMUR ELA ŞEN 12D 1 12 -2,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 27 -5,75
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YAYIN DENİZİ TYT 2 244 289 366 1024

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,0 10,4 20,41 9,6 5,9 8,08 14,1 3,3 13,27 5,6 4,5 4,44 52,2 24,1 46,20 277,370

Okul Ortalaması 22,3 10,5 19,69 8,9 5,9 7,40 10,6 3,3 9,73 4,7 4,9 3,41 46,4 24,6 40,23 260,870

KATILIMLAR

1 0 UMUT ÖZKÖYLÜ 12S 36 3 35,25 13 5 11,75 39 1 38,75 13 6 11,50 101 15 97,25 431,540 1 1 4 4 30

2 0 AHMET YUSUF YİĞİT 12S 34 5 32,75 15 4 14,00 36 3 35,25 13 7 11,25 98 19 93,25 419,851 2 2 6 6 51

3 0 ORHAN BERKİN DABAN 12S 34 5 32,75 14 6 12,50 33 4 32,00 15 5 13,75 96 20 91,00 413,808 3 3 7 7 58

4 0 BÜŞRA UZUN 12S 37 2 36,50 14 3 13,25 26 2 25,50 14 5 12,75 91 12 88,00 404,754 4 4 8 8 77

5 0 SAMED KOCABAŞ 12S 32 6 30,50 17 3 16,25 26 1 25,75 13 7 11,25 88 17 83,75 392,123 5 5 10 10 102

6 0 ALİ OKTAY ATAR 12S 28 6 26,50 11 9 8,75 33 3 32,25 15 5 13,75 87 23 81,25 385,349 6 6 12 12 113

7 0 EFE AYTUĞ ŞAHİNOL 12S 30 8 28,00 14 4 13,00 26 3 25,25 14 6 12,50 84 21 78,75 377,779 7 7 14 15 129

8 0 EZGİ KAPAR 12S 30 8 28,00 10 7 8,25 29 0 29,00 11 7 9,25 80 22 74,50 364,569 8 8 15 18 156

9 0 BATUHAN E M* GÜMÜŞ 12S 29 8 27,00 14 4 13,00 25 4 24,00 12 7 10,25 80 23 74,25 364,131 9 9 16 19 158

10 0 HÜSEYİN TALHA ÖRNEK12S 29 7 27,25 13 5 11,75 24 8 22,00 14 5 12,75 80 25 73,75 363,206 10 10 17 20 161

11 0 BETÜL NAZ GÖK 12S 30 7 28,25 10 6 8,50 29 5 27,75 11 6 9,50 80 24 74,00 363,160 11 11 18 21 162

12 0 MUHAMMED ALİ DOĞAN12S 21 4 20,00 15 3 14,25 29 1 28,75 12 6 10,50 77 14 73,50 362,126 12 12 19 22 166

13 0 BERKAY KORKMAZ 12S 30 9 27,75 13 6 11,50 26 4 25,00 11 7 9,25 80 26 73,50 361,684 13 13 20 23 167

14 0 MEHMET ALİ AYDIN 12S 26 9 23,75 11 4 10,00 33 2 32,50 7 3 6,25 77 18 72,50 358,142 14 14 22 25 178

15 0 IRMAK DEMİR 12S 32 8 30,00 13 7 11,25 29 6 27,50 5 11 2,25 79 32 71,00 352,771 15 15 24 28 189

16 0 AYŞE NUR BAŞKAYA 12S 32 7 30,25 14 5 12,75 25 5 23,75 7 12 4,00 78 29 70,75 352,442 16 16 25 29 191

17 0 KAAN EGE GÜLŞEN 12S 30 9 27,75 15 3 14,25 23 4 22,00 8 6 6,50 76 22 70,50 352,327 17 17 26 30 192

18 0 EMRE GÜR 12S 31 8 29,00 12 8 10,00 26 2 25,50 8 11 5,25 77 29 69,75 349,785 18 18 28 32 198

19 0 ECEM ŞENTUNA 12S 34 4 33,00 12 8 10,00 18 4 17,00 11 9 8,75 75 25 68,75 347,571 19 19 29 34 203

20 0 PELİN EVREN 12S 32 2 31,50 7 4 6,00 19 0 19,00 12 1 11,75 70 7 68,25 346,756 20 20 30 35 206

21 0 ELİF SOFUOĞLU 12S 27 7 25,25 15 1 14,75 25 2 24,50 4 3 3,25 71 13 67,75 343,606 21 21 31 36 216

22 0 ŞEVVAL B KURUM 12S 36 3 35,25 11 6 9,50 15 5 13,75 9 3 8,25 71 17 66,75 341,564 22 22 32 38 222

23 0 NAZ AYKURT 12S 34 5 32,75 11 3 10,25 18 3 17,25 8 7 6,25 71 18 66,50 340,439 23 23 33 39 226

24 0 ALP EMRE TEZEL 12S 32 8 30,00 13 7 11,25 23 8 21,00 7 13 3,75 75 36 66,00 338,477 24 24 35 41 229

25 0 CEYLİN AVCIBAŞI 12S 33 5 31,75 12 2 11,50 16 2 15,50 8 6 6,50 69 15 65,25 336,869 25 25 36 42 230

26 0 ELANUR YILDIRIM 12E 33 4 32,00 15 1 14,75 14 2 13,50 6 4 5,00 68 11 65,25 336,567 1 26 37 43 233

27 0 İREM ERKLİ 12S 35 4 34,00 8 6 6,50 18 2 17,50 8 8 6,00 69 20 64,00 333,006 26 27 39 46 244

28 0 HÜSEYİN EGE YILDIZ 12S 24 15 20,25 11 5 9,75 26 3 25,25 10 8 8,00 71 31 63,25 331,528 27 28 40 48 248

29 0 MEHMETCAN BUHARALI12S 31 9 28,75 12 5 10,75 17 2 16,50 9 7 7,25 69 23 63,25 331,227 28 29 41 49 251

30 0 METİN ALMACIK 12E 30 9 27,75 17 3 16,25 17 7 15,25 5 4 4,00 69 23 63,25 330,583 2 30 42 51 253

31 0 DEFNE LİNA ERTUNÇ 12S 26 12 23,00 9 8 7,00 25 4 24,00 11 9 8,75 71 33 62,75 330,154 29 31 43 52 256

32 0 YİĞİT ALİ TUNCAY 12S 25 8 23,00 14 3 13,25 20 4 19,00 8 2 7,50 67 17 62,75 329,946 30 32 44 54 259

33 0 ELANUR OR * 12E 36 3 35,25 12 6 10,50 15 4 14,00 5 7 3,25 68 20 63,00 329,492 3 33 45 55 261

34 0 AYÇA BİGE ÇELİK 12S 31 6 29,50 12 5 10,75 14 3 13,25 10 4 9,00 67 18 62,50 329,410 31 34 46 56 262

35 0 GÜLZEHRA UYSAL 12E 31 9 28,75 15 3 14,25 16 4 15,00 5 2 4,50 67 18 62,50 328,460 4 35 47 57 266

36 0 CEYLİN YILMAZ 12S 26 12 23,00 14 6 12,50 20 2 19,50 9 7 7,25 69 27 62,25 328,420 32 36 48 58 267

37 0 ÖMER NAHİT KAYA 12S 29 8 27,00 11 5 9,75 19 2 18,50 7 6 5,50 66 21 60,75 323,542 33 37 49 59 279

38 0 MİNA ÖNDER 12S 28 10 25,50 14 2 13,50 13 2 12,50 10 5 8,75 65 19 60,25 322,871 34 38 50 60 281

39 0 İBRAHİM BOZDAĞ 12S 25 8 23,00 10 3 9,25 23 4 22,00 6 1 5,75 64 16 60,00 321,467 35 39 52 62 288

40 0 DİLEM KARAKAYA 12E 30 8 28,00 14 5 12,75 18 3 17,25 3 3 2,25 65 19 60,25 321,373 5 40 53 63 289

41 0 METEHAN YALÇIN 12S 23 9 20,75 12 7 10,25 21 1 20,75 10 8 8,00 66 25 59,75 321,286 36 41 54 64 290

42 0 YUNUS ÇAĞLIYAN 12S 27 10 24,50 11 8 9,00 15 0 15,00 12 6 10,50 65 24 59,00 319,570 37 42 55 65 293

43 0 MEHMET KAYRA BİLGİLİ12S 28 8 26,00 12 7 10,25 22 6 20,50 5 10 2,50 67 31 59,25 318,509 38 43 56 66 299

44 0 IRMAK ÖĞÜTLÜ 12S 29 5 27,75 9 5 7,75 14 2 13,50 10 3 9,25 62 15 58,25 317,029 39 44 57 67 307

45 0 AYŞENUR SOYDAL 12E 30 7 28,25 12 2 11,50 18 3 17,25 2 1 1,75 62 13 58,75 316,855 6 45 58 68 309

46 0 MELİH GÜNEŞ 12E 32 7 30,25 12 6 10,50 16 2 15,50 3 4 2,00 63 19 58,25 315,402 7 46 59 69 315

47 0 ORHAN KARASOY 12S 26 4 25,00 8 5 6,75 24 0 24,00 3 3 2,25 61 12 58,00 314,774 40 47 60 70 317

48 26 ZÜBEYİR TARIK ÖZEL 12S 27 10 24,50 13 7 11,25 19 6 17,50 7 10 4,50 66 33 57,75 314,603 41 48 61 71 319
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YAYIN DENİZİ TYT 2 244 289 366 1024

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,0 10,4 20,41 9,6 5,9 8,08 14,1 3,3 13,27 5,6 4,5 4,44 52,2 24,1 46,20 277,370

Okul Ortalaması 22,3 10,5 19,69 8,9 5,9 7,40 10,6 3,3 9,73 4,7 4,9 3,41 46,4 24,6 40,23 260,870

KATILIMLAR

49 0 BERİL UMURKAN 12S 27 5 25,75 9 1 8,75 16 4 15,00 8 1 7,75 60 11 57,25 313,814 42 49 62 72 323

50 0 EREN ŞEN 12S 25 13 21,75 14 6 12,50 17 4 16,00 9 9 6,75 65 32 57,00 312,971 43 50 64 74 326

51 0 DEFNE BAYRAMOĞLU 12S 27 9 24,75 9 4 8,00 18 1 17,75 7 2 6,50 61 16 57,00 312,813 44 51 65 75 327

52 0 BATUHAN ÖZER 12S 29 8 27,00 11 3 10,25 14 3 13,25 8 6 6,50 62 20 57,00 312,800 45 52 66 76 328

53 0 NEHİR BODUR 12S 29 7 27,25 10 5 8,75 19 4 18,00 5 7 3,25 63 23 57,25 312,787 46 53 67 77 329

54 0 BEREN VURAL 12S 31 9 28,75 10 8 8,00 14 4 13,00 8 5 6,75 63 26 56,50 311,338 47 54 68 79 332

55 0 BAHAR LİMANLAR 12S 32 7 30,25 13 6 11,50 12 7 10,25 7 10 4,50 64 30 56,50 310,851 48 55 69 80 334

56 0 ŞEVVAL KAVÇAK 12S 20 8 18,00 11 5 9,75 23 4 22,00 8 6 6,50 62 23 56,25 310,754 49 56 70 81 337

57 0 NURİYE ÖZCAN 12E 28 11 25,25 14 5 12,75 16 3 15,25 5 7 3,25 63 26 56,50 310,672 8 57 71 82 338

58 0 SUDE ÇAM 12E 30 10 27,50 9 7 7,25 19 6 17,50 5 4 4,00 63 27 56,25 310,007 9 58 72 83 339

59 0 MİNEL EYLÜL APAK 12S 29 9 26,75 14 6 12,50 14 5 12,75 5 8 3,00 62 28 55,00 306,200 50 59 73 87 354

60 0 NİLGÜN AZRA SARIÇALI12S 34 5 32,75 7 3 6,25 17 3 16,25 58 11 55,25 306,090 51 60 74 88 355

61 0 AMİNE HALİME TOKGÖZ12S 32 6 30,50 10 6 8,50 13 5 11,75 6 8 4,00 61 25 54,75 305,582 52 61 75 89 360

62 0 AZRA KOCABAŞ 12S 26 8 24,00 10 4 9,00 17 4 16,00 7 6 5,50 60 22 54,50 305,301 53 62 76 90 363

63 0 ZEYD ALİ GARİP 12S 28 10 25,50 13 5 11,75 14 1 13,75 5 6 3,50 60 22 54,50 304,861 54 63 77 91 366

64 0 BURAK ŞAHİN 12S 30 7 28,25 9 8 7,00 17 5 15,75 6 10 3,50 62 30 54,50 304,761 55 64 78 92 367

65 0 AHMET ÇİÇ EK 12S 18 5 16,75 6 2 5,50 26 6 24,50 8 3 7,25 58 16 54,00 304,312 56 65 79 93 368

66 0 BERENSU KANGIRLI 12S 27 6 25,50 10 6 8,50 17 4 16,00 5 3 4,25 59 19 54,25 304,260 57 66 80 94 369

67 0 DENİZ AKGÜN 12D 32 7 30,25 14 4 13,00 9 0 9,00 3 4 2,00 58 15 54,25 303,729 1 67 81 95 373

68 0 ZEYNEP TAŞTEPE 12S 24 8 22,00 9 2 8,50 22 4 21,00 3 2 2,50 58 16 54,00 303,199 58 68 82 96 377

69 0 ERAY YILMAZ 12S 22 13 18,75 15 5 13,75 14 1 13,75 8 4 7,00 59 23 53,25 302,121 59 69 84 98 379

70 0 NİSANUR YÜM 12S 30 4 29,00 12 1 11,75 8 3 7,25 6 3 5,25 56 11 53,25 301,534 60 70 85 99 381

71 0 M ALİ LAYIK 12E 27 8 25,00 13 7 11,25 16 4 15,00 2 1 1,75 58 20 53,00 300,086 10 71 86 101 387

72 0 EMİR PEHLİVAN 12S 26 9 23,75 10 5 8,75 19 4 18,00 3 3 2,25 58 21 52,75 299,459 61 72 87 103 393

73 0 H BEDİRHAN ALACA 12E 26 11 23,25 12 6 10,50 16 5 14,75 4 1 3,75 58 23 52,25 298,359 11 73 89 105 395

74 0 EMİNE DEMİRKAPI 12E 28 8 26,00 14 5 12,75 9 3 8,25 6 4 5,00 57 20 52,00 297,884 12 74 90 106 398

75 0 ELİF ÖZYURT 12S 32 4 31,00 6 2 5,50 11 0 11,00 6 7 4,25 55 13 51,75 296,819 62 75 91 108 402

76 0 ECE ERSIK 12S 26 11 23,25 13 6 11,50 15 5 13,75 6 11 3,25 60 33 51,75 296,796 63 76 92 109 403

77 0 DEFNE İREM ÇAKIR 12S 25 12 22,00 11 4 10,00 16 6 14,50 5 3 4,25 57 25 50,75 294,097 64 77 94 111 414

78 0 DEFNE YILDIZ 12S 25 8 23,00 10 7 8,25 15 8 13,00 8 7 6,25 58 30 50,50 293,775 65 78 95 112 416

79 0 EFE ERFİDAN 12S 29 6 27,50 7 6 5,50 14 5 12,75 5 1 4,75 55 18 50,50 293,333 66 79 96 113 419

80 0 EGEMEN DÜZGÜN 12S 23 7 21,25 7 7 5,25 21 3 20,25 5 5 3,75 56 22 50,50 293,214 67 80 97 114 420

81 0 N DA AYDOĞAN 12S 22 14 18,50 13 6 11,50 13 8 11,00 10 6 8,50 58 34 49,50 291,464 68 81 99 117 427

82 0 RANA ALTINPAŞAK 12S 29 10 26,50 12 7 10,25 11 5 9,75 4 4 3,00 56 26 49,50 290,088 69 82 102 121 436

83 0 ARDA KAAN PINAR 12S 26 7 24,25 13 5 11,75 10 6 8,50 6 6 4,50 55 24 49,00 289,015 70 83 103 122 438

84 0 NAİLE NUR ÜLKER 12D 29 10 26,50 12 4 11,00 8 1 7,75 4 1 3,75 53 16 49,00 288,801 2 84 104 123 440

85 0 AHSEN AYKANAT 12S 28 10 25,50 8 8 6,00 13 2 12,50 6 5 4,75 55 25 48,75 288,253 71 85 105 124 442

86 0 IŞIL KARADAL 12S 27 10 24,50 12 5 10,75 10 1 9,75 5 5 3,75 54 21 48,75 288,101 72 86 106 125 443

87 0 BÜŞRA SART 12S 21 10 18,50 8 7 6,25 21 5 19,75 5 5 3,75 55 27 48,25 286,690 73 87 107 126 447

88 0 MEHMET TOPLAR 12E 21 16 17,00 11 4 10,00 20 7 18,25 4 4 3,00 56 31 48,25 286,591 13 88 108 127 448

89 0 NEHİR KILIÇ 12S 23 13 19,75 7 8 5,00 15 5 13,75 11 9 8,75 56 35 47,25 284,842 74 89 109 129 453

90 0 KAAN ARUSAN 12S 20 15 16,25 6 7 4,25 23 6 21,50 7 7 5,25 56 35 47,25 284,114 75 90 110 130 456

91 0 B BAYTÖRE DEMİR 12E 26 11 23,25 13 3 12,25 9 7 7,25 5 3 4,25 53 24 47,00 283,131 14 91 112 132 461

92 0 YUSUF OTURAK 12S 24 2 23,50 12 6 10,50 10 5 8,75 6 7 4,25 52 20 47,00 283,107 76 92 113 133 462

93 0 MEHMETENES ÇAĞLIYAN12S 25 9 22,75 12 4 11,00 10 2 9,50 6 9 3,75 53 24 47,00 283,014 77 93 114 134 463

94 0 KAYRA POLAT KARATAŞ12S 20 10 17,50 9 8 7,00 19 4 18,00 7 11 4,25 55 33 46,75 282,438 78 94 115 135 465

95 0 İREM GÜRLER 12S 27 8 25,00 4 4 3,00 11 3 10,25 8 2 7,50 50 17 45,75 280,064 79 95 117 138 475

96 0 ZEYNEP KİRLİ 12E 25 13 21,75 13 6 11,50 11 3 10,25 3 2 2,50 52 24 46,00 279,833 15 96 118 140 477
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YAYIN DENİZİ TYT 2 244 289 366 1024

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,0 10,4 20,41 9,6 5,9 8,08 14,1 3,3 13,27 5,6 4,5 4,44 52,2 24,1 46,20 277,370

Okul Ortalaması 22,3 10,5 19,69 8,9 5,9 7,40 10,6 3,3 9,73 4,7 4,9 3,41 46,4 24,6 40,23 260,870

KATILIMLAR

97 0 KEMAL KAĞAN SARAÇ 12D 27 11 24,25 14 5 12,75 5 3 4,25 5 3 4,25 51 22 45,50 278,731 3 97 119 141 481

98 0 FURKAN ÇİFTÇİ 12S 25 12 22,00 14 5 12,75 11 1 10,75 3 11 0,25 53 29 45,75 278,610 80 98 120 143 483

99 0 KADİR TEKİN 12S 20 5 18,75 8 3 7,25 18 2 17,50 3 4 2,00 49 14 45,50 278,262 81 99 121 144 485

100 0 BATUHAN DÜZGÜN 12S 19 4 18,00 6 4 5,00 18 4 17,00 6 4 5,00 49 16 45,00 277,455 82 100 122 145 487

101 0 OKYANUS EGE GÜNDÜZ12S 24 9 21,75 12 5 10,75 10 5 8,75 4 4 3,00 50 23 44,25 274,816 83 101 124 148 498

102 0 SELM * BURDURLU 12S 19 9 16,75 6 5 4,75 21 4 20,00 4 5 2,75 50 23 44,25 274,778 84 102 125 149 500

103 0 GÖKTUG TAKAN 12E 27 7 25,25 9 3 8,25 11 1 10,75 47 11 44,25 274,060 16 103 126 151 508

104 0 SELİN NARİN 12S 25 8 23,00 6 9 3,75 12 3 11,25 7 6 5,50 50 26 43,50 273,079 85 104 127 153 512

105 0 YAĞMUR İĞİDİR 12D 27 8 25,00 10 5 8,75 9 4 8,00 3 4 2,00 49 21 43,75 273,053 4 105 128 154 513

106 0 BERİL ÇİNAR 12D 27 10 24,50 12 5 10,75 8 2 7,50 1 0 1,00 48 17 43,75 272,861 5 106 129 155 514

107 0 AYŞEN AYVA 12E 26 7 24,25 12 3 11,25 6 1 5,75 4 7 2,25 48 18 43,50 272,418 17 107 130 157 516

108 0 GÜLSE BARLIK 12E 27 10 24,50 10 8 8,00 7 2 6,50 6 7 4,25 50 27 43,25 272,091 18 108 131 158 519

109 0 YAREN SU YILMAZ 12E 29 5 27,75 9 4 8,00 8 6 6,50 2 4 1,00 48 19 43,25 271,312 19 109 132 160 526

110 0 SELİN LAYIK 12E 31 6 29,50 10 9 7,75 7 4 6,00 48 19 43,25 271,057 20 110 133 161 528

111 0 ZEYNEP BEYLİK 12E 30 6 28,50 10 4 9,00 4 2 3,50 2 0 2,00 46 12 43,00 270,802 21 111 134 162 531

112 0 EKİN KÜTÜK 12S 20 15 16,25 12 7 10,25 18 8 16,00 2 8 0,00 52 38 42,50 269,117 86 112 135 163 541

113 0 EREN TAHA ÖZDEN 12S 23 12 20,00 10 5 8,75 14 4 13,00 2 6 0,50 49 27 42,25 268,416 87 113 136 164 546

114 0 KEREM DEMİREL 12E 24 13 20,75 13 4 12,00 9 3 8,25 1 1 0,75 47 21 41,75 267,033 22 114 137 165 551

115 0 TUANA CANİK 12S 27 13 23,75 10 10 7,50 8 7 6,25 7 13 3,75 52 43 41,25 266,136 88 115 138 166 553

116 0 ŞÜKRAN DAĞDELEN 12E 26 14 22,50 11 9 8,75 11 3 10,25 2 8 0,00 50 34 41,50 266,068 23 116 139 167 554

117 0 SELİN VATANSEVER 12D 30 9 27,75 11 8 9,00 4 11 1,25 6 11 3,25 51 39 41,25 265,973 6 117 140 168 555

118 0 ECRİN KIZILKAYA 12E 23 14 19,50 13 3 12,25 5 2 4,50 5 2 4,50 46 21 40,75 264,966 24 118 141 169 557

119 0 DEF * DURUL 12D 29 8 27,00 9 5 7,75 5 1 4,75 2 2 1,50 45 16 41,00 264,851 7 119 142 170 558

120 0 EFE ALTIPARMAK 12S 22 9 19,75 10 4 9,00 13 4 12,00 45 17 40,75 263,923 89 120 144 172 560

121 0 IRMAK ŞATIR 12S 24 11 21,25 11 4 10,00 4 1 3,75 6 3 5,25 45 19 40,25 263,615 90 121 145 173 562

122 0 ENES KOCA 12S 24 11 21,25 13 4 12,00 8 1 7,75 2 10 -0,50 47 26 40,50 263,089 91 122 146 174 566

123 0 CEYDA TOPRAK 12S 26 12 23,00 9 5 7,75 7 7 5,25 6 9 3,75 48 33 39,75 261,763 92 123 147 177 574

124 0 DİLANUR BEĞDE 12E 29 11 26,25 12 7 10,25 2 1 1,75 2 2 1,50 45 21 39,75 261,235 25 124 148 178 576

125 0 SEZİN SEÇİLMİŞ 12E 27 10 24,50 9 10 6,50 7 5 5,75 3 2 2,50 46 27 39,25 259,983 26 125 149 180 581

126 0 ÖZGÜR ÖZDEMİR 12S 24 9 21,75 7 6 5,50 12 5 10,75 2 4 1,00 45 24 39,00 258,953 93 126 151 183 589

127 12 BEREN SU CANAL 12S 22 16 18,00 12 7 10,25 6 0 6,00 7 11 4,25 47 34 38,50 258,331 94 127 152 184 591

128 0 ELİF CEYLAN 12S 27 6 25,50 6 4 5,00 7 1 6,75 2 2 1,50 42 13 38,75 258,263 95 128 153 186 593

129 0 ENBİYA TUNÇ 12S 20 12 17,00 6 5 4,75 8 1 7,75 9 2 8,50 43 20 38,00 257,770 96 129 155 188 596

130 0 CEMRE CURA 12E 28 8 26,00 10 5 8,75 2 0 2,00 3 5 1,75 43 18 38,50 257,621 27 130 156 189 597

131 0 ECRİN DORUM 12D 27 12 24,00 8 7 6,25 6 2 5,50 3 4 2,00 44 25 37,75 255,489 8 131 157 190 605

132 0 İNCİ NUR KÖKSAL 12E 24 13 20,75 12 5 10,75 5 5 3,75 3 3 2,25 44 26 37,50 254,919 28 132 158 191 611

133 0 BİLGE TAVŞAN 12S 27 12 24,00 10 8 8,00 3 5 1,75 6 11 3,25 46 36 37,00 253,593 97 133 159 194 616

134 370 DAMLA BU LT 12E 25 12 22,00 12 7 10,25 3 2 2,50 3 4 2,00 43 25 36,75 252,642 29 134 160 195 621

135 0 AZRA GÜNDOĞDU 12E 29 11 26,25 13 7 11,25 0 9 -2,25 3 6 1,50 45 33 36,75 252,470 30 135 161 196 622

136 0 YAĞIZ TELLİLER 12S 22 15 18,25 15 3 14,25 6 8 4,00 43 26 36,50 252,465 98 136 162 197 623

137 0 ELİF SAĞIR 12S 25 11 22,25 3 11 0,25 12 3 11,25 3 2 2,50 43 27 36,25 251,174 99 137 164 199 628

138 0 GÜLÇE HASDERELİ 12D 26 13 22,75 12 8 10,00 4 6 2,50 3 8 1,00 45 35 36,25 250,941 9 138 165 201 630

139 0 NİDA BOZKIR 12E 19 17 14,75 10 9 7,75 10 1 9,75 5 5 3,75 44 32 36,00 250,933 31 139 166 202 631

140 0 EREN UMDU 12S 15 12 12,00 7 13 3,75 14 2 13,50 9 10 6,50 45 37 35,75 250,816 100 140 167 203 633

141 0 CEYLİN KONYALI 12D 24 10 21,50 12 4 11,00 1 1 0,75 5 9 2,75 42 24 36,00 250,632 10 141 168 205 637

142 0 ECRİN ÖMÜR ESİN 12E 26 10 23,50 13 5 11,75 0 2 -0,50 2 4 1,00 41 21 35,75 249,486 32 142 169 206 641

143 0 İSMAİL ENES UZUN 12S 17 9 14,75 9 4 8,00 7 2 6,50 7 4 6,00 40 19 35,25 249,243 101 143 170 207 644

144 0 HAMİDE AKÇAMAN 12D 28 8 26,00 9 7 7,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 40 18 35,50 248,995 11 144 171 208 646
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YAYIN DENİZİ TYT 2 244 289 366 1024

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,0 10,4 20,41 9,6 5,9 8,08 14,1 3,3 13,27 5,6 4,5 4,44 52,2 24,1 46,20 277,370

Okul Ortalaması 22,3 10,5 19,69 8,9 5,9 7,40 10,6 3,3 9,73 4,7 4,9 3,41 46,4 24,6 40,23 260,870

KATILIMLAR

145 0 ZEHRA  GÜRGER 12S 23 8 21,00 10 3 9,25 3 2 2,50 5 10 2,50 41 23 35,25 248,371 102 145 172 209 648

146 0 SELVİ MERCAN 12S 23 12 20,00 8 5 6,75 6 4 5,00 4 3 3,25 41 24 35,00 247,796 103 146 173 210 649

147 0 MERYEM KÜBRA KAYA 12S 22 11 19,25 9 5 7,75 3 3 2,25 6 3 5,25 40 22 34,50 246,803 104 147 175 212 653

148 0 ENES KUMRULAR 12S 23 12 20,00 1 3 0,25 15 5 13,75 2 5 0,75 41 25 34,75 246,435 105 148 176 213 654

149 0 KAAN DAĞ 12S 15 7 13,25 16 5 14,75 7 5 5,75 38 17 33,75 244,735 106 149 179 219 667

150 0 BÜLENT ÇOLAKOĞLU 12E 22 11 19,25 12 5 10,75 5 9 2,75 2 4 1,00 41 29 33,75 243,696 33 150 180 221 673

151 0 ZEYNEP KESECİLER 12S 24 10 21,50 7 10 4,50 5 3 4,25 6 11 3,25 42 34 33,50 243,357 107 151 181 222 677

152 0 BEYZA BARMAKSIZ 12D 27 10 24,50 6 8 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 39 22 33,50 243,133 12 152 182 223 679

153 0 MUSTAFA SAYIN 12S 15 11 12,25 19 9 16,75 4 0 4,00 38 20 33,00 242,168 108 153 184 225 685

154 0 YARENNİSA AKTA 12S 21 13 17,75 9 4 8,00 9 6 7,50 0 1 -0,25 39 24 33,00 241,218 109 154 185 226 689

155 0 DEFNE ÖZTÜRK 12S 26 10 23,50 3 5 1,75 8 2 7,50 1 3 0,25 38 20 33,00 241,161 110 155 186 227 690

156 0 MAHMUT YILDIZ 12S 21 18 16,50 1 1 0,75 15 6 13,50 3 7 1,25 40 32 32,00 238,566 111 156 189 231 705

157 0 EKİN ZEYNEP AKSOY 12D 17 13 13,75 10 9 7,75 8 2 7,50 5 9 2,75 40 33 31,75 238,295 13 157 190 232 706

158 0 EGE HAN EGİNLİ 12E 23 10 20,50 9 5 7,75 2 2 1,50 2 3 1,25 36 20 31,00 235,651 34 158 191 235 716

159 0 İKRA KARADAĞ 12E 25 9 22,75 6 6 4,50 3 0 3,00 1 1 0,75 35 16 31,00 235,465 35 159 192 236 717

160 0 EMİNE ALCEYLAN 12E 22 13 18,75 5 6 3,50 8 1 7,75 1 1 0,75 36 21 30,75 234,791 36 160 193 237 719

161 0 TALHA UYKUN 12S 22 14 18,50 9 9 6,75 6 4 5,00 37 27 30,25 234,315 112 161 195 239 722

162 0 S RUMEYSA YURTTAŞ 12S 18 14 14,50 10 10 7,50 7 11 4,25 6 10 3,50 41 45 29,75 232,595 113 162 196 241 729

163 0 PINAR KARAKAŞ 12E 21 12 18,00 11 7 9,25 1 1 0,75 3 5 1,75 36 25 29,75 232,165 37 163 197 242 730

164 0 NUREFŞAN TAŞTEPE 12S 17 7 15,25 5 5 3,75 11 3 10,25 1 3 0,25 34 18 29,50 231,085 114 164 200 245 735

165 0 BERAT SARI 12S 17 8 15,00 8 5 6,75 6 4 5,00 3 2 2,50 34 19 29,25 230,893 115 165 201 246 737

166 0 FURKAN AKSU 12E 18 13 14,75 10 6 8,50 7 4 6,00 35 23 29,25 230,360 38 166 202 247 738

167 0 İREM NUR DÖNMEZ 12S 25 14 21,50 6 12 3,00 3 6 1,50 5 8 3,00 39 40 29,00 230,119 116 167 203 248 741

168 0 İCLAL NİSA GÜNDÜZ 12E 23 16 19,00 12 7 10,25 0 1 -0,25 35 24 29,00 229,576 39 168 204 249 742

169 0 AYŞE USLU 12S 22 14 18,50 8 8 6,00 3 4 2,00 4 7 2,25 37 33 28,75 229,306 117 169 205 250 745

170 0 KEREM MERTSOYLU 12S 20 12 17,00 8 3 7,25 3 0 3,00 1 1 0,75 32 16 28,00 226,818 118 170 206 252 752

171 0 MUSTAFA ASLAN 12S 19 15 15,25 7 8 5,00 4 2 3,50 5 4 4,00 35 29 27,75 226,814 119 171 207 253 753

172 0 YUSUF METE ESEN 12D 18 2 17,50 5 0 5,00 5 0 5,00 1 4 0,00 29 6 27,50 225,154 14 172 208 256 759

173 0 YELDA YILDIZ 12E 23 12 20,00 8 7 6,25 1 0 1,00 32 19 27,25 224,617 40 173 209 257 763

174 0 SÜMEYRA PAMUK 12E 21 12 18,00 7 7 5,25 5 5 3,75 2 7 0,25 35 31 27,25 224,473 41 174 210 258 764

175 0 NAZ PEKÖZTÜRK 12S 21 18 16,50 9 6 7,50 4 3 3,25 2 8 0,00 36 35 27,25 224,468 120 175 211 259 765

176 0 FATMA ARABULAN 12D 24 8 22,00 3 8 1,00 5 1 4,75 0 2 -0,50 32 19 27,25 224,189 15 176 212 260 767

177 0 TURGAYTÜRETKEN 12S 16 11 13,25 4 6 2,50 7 1 6,75 5 4 4,00 32 22 26,50 223,164 121 177 213 262 774

178 0 MEHMET KARAN 12E 23 15 19,25 10 10 7,50 33 25 26,75 222,958 42 178 214 263 780

179 0 ELİF DİPÇİN 12D 22 16 18,00 8 9 5,75 4 6 2,50 34 31 26,25 222,054 16 179 215 264 787

180 0 ECE MELİS ER 12D 23 16 19,00 8 12 5,00 1 5 -0,25 4 6 2,50 36 39 26,25 222,028 17 180 216 265 788

181 0 SEDEF NAZ BURDUR 12E 22 18 17,50 7 10 4,50 7 6 5,50 0 4 -1,00 36 38 26,50 222,000 43 181 217 266 789

182 0 BATUHAN TOKGÖZ 12S 18 16 14,00 6 4 5,00 4 4 3,00 4 6 2,50 32 30 24,50 216,994 122 182 219 270 803

183 0 EYLEM IŞIKLI 12E 20 14 16,50 6 7 4,25 3 1 2,75 1 0 1,00 30 22 24,50 216,609 44 183 220 271 804

184 0 KANTAŞLI 12S 18 18 13,50 8 8 6,00 5 1 4,75 3 11 0,25 34 38 24,50 216,513 123 184 221 272 805

185 0 CEMRE KAYA 12E 19 14 15,50 10 6 8,50 1 3 0,25 30 23 24,25 215,720 45 185 222 273 810

186 0 EFE ÜNLÜ 12D 16 3 15,25 5 6 3,50 4 0 4,00 1 0 1,00 26 9 23,75 214,428 18 186 223 276 814

187 0 ECRİN KOCABIYIK 12E 21 13 17,75 7 13 3,75 1 1 0,75 3 7 1,25 32 34 23,50 213,712 46 187 224 277 817

188 0 CEYLİN ÖZDOĞAN 12S 21 13 17,75 7 11 4,25 1 5 -0,25 3 7 1,25 32 36 23,00 212,255 124 188 226 279 823

189 0 BAHAR  KANON 12S 15 16 11,00 5 4 4,00 6 5 4,75 3 1 2,75 29 26 22,50 211,239 125 189 227 280 828

190 0 SAMİ AKÇİN 12S 13 20 8,00 8 8 6,00 7 0 7,00 4 10 1,50 32 38 22,50 211,034 126 190 228 281 829

191 0 EYLÜL KURTKAN 12E 16 16 12,00 4 11 1,25 5 2 4,50 6 6 4,50 31 35 22,25 210,849 47 191 229 282 831

192 0 BİRÇE ERMU 12E 22 15 18,25 3 7 1,25 2 1 1,75 2 3 1,25 29 26 22,50 210,750 48 192 230 283 832
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YAYIN DENİZİ TYT 2 244 289 366 1024

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,0 10,4 20,41 9,6 5,9 8,08 14,1 3,3 13,27 5,6 4,5 4,44 52,2 24,1 46,20 277,370

Okul Ortalaması 22,3 10,5 19,69 8,9 5,9 7,40 10,6 3,3 9,73 4,7 4,9 3,41 46,4 24,6 40,23 260,870

KATILIMLAR

193 0 ÇAĞLA ÇAĞLIYAN 12E 16 13 12,75 7 4 6,00 5 5 3,75 28 22 22,50 210,619 49 193 231 284 834

194 0 UTKU ALTAŞ 12S 18 15 14,25 8 4 7,00 0 1 -0,25 3 7 1,25 29 27 22,25 210,152 127 194 233 286 837

195 0 OĞUZHAN ÇAYGÖZ 12S 12 15 8,25 2 2 1,50 11 7 9,25 5 8 3,00 30 32 22,00 209,850 128 195 234 287 839

196 0 MUSTAFA UYSAL 12S 14 12 11,00 9 7 7,25 5 6 3,50 28 25 21,75 209,248 129 196 235 288 840

197 0 CEVDET EGE CİVAN 12S 19 13 15,75 6 10 3,50 4 7 2,25 2 6 0,50 31 36 22,00 209,188 130 197 236 289 841

198 0 YAĞIZ KATMER 12S 15 15 11,25 7 6 5,50 5 8 3,00 3 4 2,00 30 33 21,75 208,890 131 198 237 290 843

199 0 EMRE KURU 12S 15 14 11,50 9 7 7,25 3 1 2,75 27 22 21,50 208,341 132 199 238 291 845

200 0 NİSA SU OVALI 12E 20 14 16,50 5 11 2,25 2 5 0,75 3 4 2,00 30 34 21,50 208,033 50 200 239 292 847

201 0 BURAK EFE CANKILIÇ 12S 20 9 17,75 3 4 2,00 3 3 2,25 1 6 -0,50 27 22 21,50 207,452 133 201 240 293 849

202 0 BURAK TEKECİ 12S 8 8 6,00 3 6 1,50 15 7 13,25 1 3 0,25 27 24 21,00 206,351 134 202 242 295 853

203 0 NAZLI SU OVALI 12E 17 17 12,75 10 7 8,25 1 2 0,50 1 6 -0,50 29 32 21,00 206,145 51 203 243 296 856

204 0 YADE NAZ TUFAN 12D 3 3 2,25 9 5 7,75 10 1 9,75 1 0 1,00 23 9 20,75 205,921 19 204 244 297 857

205 0 MELEK KAPLAN 12E 12 14 8,50 10 5 8,75 4 4 3,00 26 23 20,25 204,140 52 205 245 298 864

206 0 BURAK ÖRSCÜ 12S 7 17 2,75 9 1 8,75 8 3 7,25 2 4 1,00 26 25 19,75 202,998 135 206 247 300 869

207 0 MEDİNE İNAL 12S 16 7 14,25 4 9 1,75 3 7 1,25 4 7 2,25 27 30 19,50 202,270 136 207 248 301 871

208 0 EDA MANDUZ 12E 12 13 8,75 6 7 4,25 5 3 4,25 2 0 2,00 25 23 19,25 201,605 53 208 249 302 873

209 0 ENES ŞIKTAŞLILAR 12S 16 20 11,00 6 10 3,50 7 9 4,75 3 12 0,00 32 51 19,25 201,113 137 209 250 304 876

210 0 ZEHRA DEDELER 12S 18 18 13,50 3 13 -0,25 2 3 1,25 7 11 4,25 30 45 18,75 200,511 138 210 251 306 878

211 0 RECEP ERBAB 12D 14 2 13,50 6 3 5,25 20 5 18,75 199,627 20 211 252 307 883

212 0 ENSAR EFE GÜLER 12E 14 20 9,00 8 10 5,50 5 5 3,75 27 35 18,25 199,079 54 212 253 308 884

213 0 KAAN DEĞER 12S 15 14 11,50 7 9 4,75 3 3 2,25 25 26 18,50 198,924 139 213 254 309 886

214 0 EMİNE TUĞÇE ÇELİK 12E 15 16 11,00 6 11 3,25 6 10 3,50 27 37 17,75 197,501 55 214 255 310 892

215 0 EBRAR YILDIRIM 12E 16 13 12,75 3 8 1,00 7 10 4,50 2 9 -0,25 28 40 18,00 197,342 56 215 256 311 894

216 0 AYŞE NAZ SİRKECİ 12E 19 19 14,25 7 12 4,00 1 8 -1,00 3 10 0,50 30 49 17,75 196,786 57 216 257 312 898

217 0 AYŞEN EYLÜL ESEN 12D 14 19 9,25 6 13 2,75 7 13 3,75 4 10 1,50 31 55 17,25 195,617 21 217 258 313 902

218 0 ERAY OKÇULAR 12S 16 24 10,00 8 10 5,50 3 3 2,25 1 7 -0,75 28 44 17,00 194,403 140 218 259 314 910

219 0 MELEK ÇETİNKAYA 12S 16 10 13,50 2 9 -0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 22 25 15,75 191,067 141 219 260 315 920

220 0 DENİZ PEKER 12E 13 13 9,75 6 7 4,25 3 7 1,25 22 27 15,25 189,719 58 220 261 316 922

221 0 ZEKİ CAN YILDIZ 12E 4 11 1,25 6 8 4,00 9 5 7,75 3 5 1,75 22 29 14,75 188,510 59 221 262 317 923

222 0 YAĞMUR KARAGÜLLE 12S 13 15 9,25 4 6 2,50 1 1 0,75 2 2 1,50 20 24 14,00 186,107 142 222 263 318 926

223 0 ALPER YARDIMCI 12S 10 16 6,00 6 5 4,75 1 0 1,00 2 1 1,75 19 22 13,50 184,780 143 223 264 319 930

224 0 BARAN AKBOĞA 12S 13 27 6,25 6 14 2,50 6 11 3,25 4 14 0,50 29 66 12,50 181,547 144 224 265 322 939

225 0 OĞUZHAN TOKGÖZ 12S 9 16 5,00 4 6 2,50 6 3 5,25 1 6 -0,50 20 31 12,25 180,614 145 225 266 323 941

226 0 BERK ÖZGÜR 12D 11 21 5,75 6 8 4,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 19 30 11,50 178,981 22 226 267 324 945

227 0 SUDEÖGEL 12E 7 10 4,50 5 4 4,00 3 2 2,50 1 2 0,50 16 18 11,50 178,668 60 227 268 325 946

228 0 HİRANUR GÜLÜMSER 12E 6 30 -1,50 6 13 2,75 5 0 5,00 7 11 4,25 24 54 10,50 176,666 61 228 269 326 949

229 0 ECRİN SOYDAN 12E 14 25 7,75 5 15 1,25 1 5 -0,25 3 7 1,25 23 52 10,00 174,360 62 229 271 329 954

230 0 NİSANUR SAĞLAM 12E 11 8 9,00 4 12 1,00 15 20 10,00 174,058 63 230 272 330 955

231 0 MURAT ERTÜRK 12S 8 15 4,25 4 7 2,25 1 7 -0,75 5 7 3,25 18 36 9,00 171,951 146 231 273 331 959

232 0 BELİNAY KURTKAN 12S 9 13 5,75 4 3 3,25 1 1 0,75 1 8 -1,00 15 25 8,75 170,259 147 232 275 334 963

233 0 NEHİR ÇAĞLIYAN 12E 9 30 1,50 7 7 5,25 2 5 0,75 18 42 7,50 167,087 64 233 276 336 970

234 0 TUĞBA YALÇINKAYA 12E 11 26 4,50 2 11 -0,75 2 3 1,25 4 8 2,00 19 48 7,00 165,784 65 234 277 337 973

235 0 YAĞIZ ATAŞ 12E 7 16 3,00 3 15 -0,75 3 4 2,00 3 4 2,00 16 39 6,25 163,615 66 235 279 340 979

236 0 YAĞMUR YÜCE 12D 2 8 0,00 7 3 6,25 9 11 6,25 163,230 23 236 280 341 980

237 0 ALPER ALPARSLAN 12D 1 0 1,00 4 1 3,75 5 1 4,75 158,824 24 237 281 342 982

238 0 ARDA KAYA 12D 3 1 2,75 3 1 2,75 152,990 25 238 282 344 989

239 0 IRMAK YAŞAR 12D 1 6 -0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 5 10 2,50 152,602 26 239 283 345 990

240 0 YASİR EFE İNCE 12S 2 3 1,25 2 3 1,25 148,581 148 240 284 348 997
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YAYIN DENİZİ TYT 2 244 289 366 1024

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,0 10,4 20,41 9,6 5,9 8,08 14,1 3,3 13,27 5,6 4,5 4,44 52,2 24,1 46,20 277,370

Okul Ortalaması 22,3 10,5 19,69 8,9 5,9 7,40 10,6 3,3 9,73 4,7 4,9 3,41 46,4 24,6 40,23 260,870

KATILIMLAR

241 0 İLKREN ÇOBAN 12D 0 0 0,00

242 0 BERAT KORKMAZ 12D 0 0 0,00

243 0 LARA SLAAK 12D 0 0 0,00

244 0 YAĞMUR ELA ŞEN 12D 1 12 -2,00 0 8 -2,00 0 5 -1,25 0 2 -0,50 1 27 -5,75
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YAYIN DENİZİ TYT 2

158,824 95,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ALPER ALPARSLAN 120 5 1 114 4 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(982.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 237 281 342 982 % 95,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 244 289 366 1024

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BDECDABDAEDCBBAACBECCBAECDACDECEEBEADBAC

Cevaplarınız           D                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDDDEEBDAACADCBBECADAECEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B CACDDECACDBEECABCAADBABADEBCBAABEDACCCDA

Cevaplarınız  A b             AA B                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCDBEBEAEADDCBEDDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 10 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 2 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 2 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 2

152,990 96,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ARDA KAYA 120 3 1 116 2 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(989.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 238 282 344 989 % 96,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 244 289 366 1024

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDECDABDAEDCBBAACBECCBAECDACDECEEBEADBAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDDDEEBDAACADCBBECADAECEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B CACDDECACDBEECABCAADBABADEBCBAABEDACCCDA

Cevaplarınız CAe D                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCDBEBEAEADDCBEDDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 10 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 2 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 2 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 2

195,617 88,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AYŞEN EYLÜL ESEN 120 31 55 34 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(902.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 217 258 313 902 % 88,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 244 289 366 1024

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 19 7 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A ECBDADDBEADBACBAEABCCCBAECDEBCDECEDBACEA

Cevaplarınız aaBDbeDBdAa   cAcAdbeCBAEdeca  dCb  cCbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 13 1 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DDBEDDABEADCABCCADBECAEBE

Cevaplarınız aDBccadadAaebBCaA ea     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 11 13 3,25 % 11

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 7 13 20 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A DCACCADECACDBEECABEBADBABADBACACCABEDACD

Cevaplarınız D e   Dd Abcdb a Bbcd Be     C ab    A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DBEADDCDDBEAEADACBED

Cevaplarınız eeEAcD b cc   a edEa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25

Paragrafın Yorumlanması 10 1 6 10

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 2 1 1 50

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 2 1 1 50

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 2

0,000 97,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
BERAT KORKMAZ 120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1000.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 241 286 350 1000 % 97,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 244 289 366 1024

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECBDADDBEADBACBAEABCCCBAECDEBCDECEDBACEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDBEDDABEADCABCCADBECAEBE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCACCADECACDBEECABEBADBABADBACACCABEDACD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBEADDCDDBEAEADACBED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 10 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 2 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 2 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 2

272,861 50,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
BERİL ÇİNAR 120 48 17 55 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(514.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 106 129 155 514 % 50,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 244 289 366 1024

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A ECBDADDBEADBACBAEABCCCBAECDEBCDECEDBACEA

Cevaplarınız bC DADDBEeDBACaAEcabeb AEeDEBCb CEDBACEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DDBEDDABEADCABCCADBECAEBE

Cevaplarınız DeBEbD B ADeABCCAee      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A DCACCADECACDBEECABEBADBABADBACACCABEDACD

Cevaplarınız D     Dd       a BE   B      C  C    A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DBEADDCDDBEAEADACBED

Cevaplarınız                 C   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 10 7 2 70

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 2 1 0 50

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 2 2 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 2

178,981 92,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
BERK ÖZGÜR 120 19 30 71 11 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(945.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 226 267 324 945 % 92,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 244 289 366 1024

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 21 8 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B BDECDABDAEDCBBAACBECCBAECDACDECEEBEADBAC

Cevaplarınız BbbCDddDecD     eaa b Ab DAecbCcbacbDBcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDDDEEBDAACADCBBECADAECEB

Cevaplarınız cDcaE a   eb CeeECA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CACDDECACDBEECABCAADBABADEBCBAABEDACCCDA

Cevaplarınız                           d             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B ADDCDBEBEAEADDCBEDDA

Cevaplarınız  D            C     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 10 1 9 10

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 3 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 2 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 2 2 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 2

243,133 66,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
BEYZA BARMAKSIZ 120 39 22 59 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(679.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 152 182 223 679 % 66,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 244 289 366 1024

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B BDECDABDAEDCBBAACBECCBAECDACDECEEBEADBAC

Cevaplarınız BDdCDABDedDC  AACBECC AECccdDbCEEBEcaBAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDDDEEBDAACADCBBECADAECEB

Cevaplarınız BbDeEaa  A bc ee CA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B CACDDECACDBEECABCAADBABADEBCBAABEDACCCDA

Cevaplarınız  A  Dd    a  C                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B ADDCDBEBEAEADDCBEDDA

Cevaplarınız  eD    B      C    c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 2 1 0 50

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 2 2 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 2

250,632 62,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
CEYLİN KONYALI 120 42 24 54 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(637.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 141 168 205 637 % 62,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 244 289 366 1024

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B BDECDABDAEDCBBAACBECCBAECDACDECEEBEADBAC

Cevaplarınız eDb DbBD EDa  e CBEaCBAEeDACDbbEEBbADBA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BDDDEEBDAACADCBBECADAECEB

Cevaplarınız  DDDEEaDAAeb  BeECA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B CACDDECACDBEECABCAADBABADEBCBAABEDACCCDA

Cevaplarınız     D                      b            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B ADDCDBEBEAEADDCBEDDA

Cevaplarınız eDc acEcE   DcC ca d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 2 2 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 2 2 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 2

264,851 54,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
DEF * DURUL 120 45 16 59 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(558.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 119 142 170 558 % 54,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 244 289 366 1024

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B BDECDABDAEDCBBAACBECCBAECDACDECEEBEADBAC

Cevaplarınız BD dDABD EDCc AbCBdCCBeEeDACbECEEBEADBeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BDDDEEBDAACADCBBECADAECEB

Cevaplarınız  acD  Bc ACb CBBdCA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B CACDDECACDBEECABCAADBABADEBCBAABEDACCCDA

Cevaplarınız     DE      E    A b       C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B ADDCDBEBEAEADDCBEDDA

Cevaplarınız         d     Cd   A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 2 1 0 50

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 2 2 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 0 50

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 2

303,729 36,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
DENİZ AKGÜN 120 58 15 47 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(373.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 67 81 95 373 % 36,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 244 289 366 1024

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B BDECDABDAEDCBBAACBECCBAECDACDECEEBEADBAC

Cevaplarınız BDECDdcDcEDCa AACBECCBeECDACDECdEBEeDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BDDDEEBDAACADCBBECADAECEB

Cevaplarınız BDDac aDeACADCBBECA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 0 21 9,00 % 30

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 0 31 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B CACDDECACDBEECABCAADBABADEBCBAABEDACCCDA

Cevaplarınız C  DDE      EC   A    B    C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B ADDCDBEBEAEADDCBEDDA

Cevaplarınız  b  a  ed   D CB    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 2 1 1 50

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 2 2 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 0 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 2

222,028 76,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ECE MELİS ER 120 36 39 45 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(788.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 180 216 265 788 % 76,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 244 289 366 1024

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A ECBDADDBEADBACBAEABCCCBAECDEBCDECEDBACEA

Cevaplarınız aCBDADDcdAD bbaAbcBbaCBeECDEBCDbCEeBdeEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DDBEDDABEADCABCCADBECAEBE

Cevaplarınız aaeEcDccaADCcBCaAeea     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DCACCADECACDBEECABEBADBABADBACACCABEDACD

Cevaplarınız c     D   a d    c           d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DBEADDCDDBEAEADACBED

Cevaplarınız e E eD    b    ACdda

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 10 6 4 60

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 2 1 1 50

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 2 1 1 50

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 2

255,489 59,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ECRİN DORUM 120 44 25 51 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(605.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 131 157 190 605 % 59,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 244 289 366 1024

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A ECBDADDBEADBACBAEABCCCBAECDEBCDECEDBACEA

Cevaplarınız bCBDADDcEcD ACBAaABbCCeAECDdBdDECdDBAecb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DDBEDDABEADCABCCADBECAEBE

Cevaplarınız DeeEcc a A  cBCCA eE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A DCACCADECACDBEECABEBADBABADBACACCABEDACD

Cevaplarınız De    DE A         a  B      C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DBEADDCDDBEAEADACBED

Cevaplarınız b E D          eCe c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 4 6 40

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 2 1 0 50

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 2 2 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 2

214,428 79,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EFE ÜNLÜ 120 26 9 85 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(814.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 186 223 276 814 % 79,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 244 289 366 1024

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B BDECDABDAEDCBBAACBECCBAECDACDECEEBEADBAC

Cevaplarınız  D  DAdD  DC  b CBE C bECDA  E  E       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B BDDDEEBDAACADCBBECADAECEB

Cevaplarınız BebaE aDd      e CA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B CACDDECACDBEECABCAADBABADEBCBAABEDACCCDA

Cevaplarınız     D   C    C      B                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ADDCDBEBEAEADDCBEDDA

Cevaplarınız               C     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50

Paragrafın Yorumlanması 10 3 0 30

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 2 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 2 2 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 2

238,295 68,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EKİN ZEYNEP AKSOY 120 40 33 47 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(706.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 157 190 232 706 % 68,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 244 289 366 1024

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 13 10 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B BDECDABDAEDCBBAACBECCBAECDACDECEEBEADBAC

Cevaplarınız BebdDcBDedDCa eA BEaCeAE DAdDEb     Dc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BDDDEEBDAACADCBBECADAECEB

Cevaplarınız BeDaEcacbAeA CceECAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B CACDDECACDBEECABCAADBABADEBCBAABEDACCCDA

Cevaplarınız  A DDd    a  C   A D           B    C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B ADDCDBEBEAEADDCBEDDA

Cevaplarınız dDcbaaEB     DCddb c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 10 2 2 20

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 0 25

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 2 1 1 50

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 2 2 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 2

222,054 76,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ELİF DİPÇİN 120 34 31 55 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(787.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 179 215 264 787 % 76,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 244 289 366 1024

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B BDECDABDAEDCBBAACBECCBAECDACDECEEBEADBAC

Cevaplarınız BDbdDAcDbEbaa b CBECCaedCDcaDECEEccADBAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B BDDDEEBDAACADCBBECADAECEB

Cevaplarınız aecacEBb dCc CeB CAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CACDDECACDBEECABCAADBABADEBCBAABEDACCCDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B ADDCDBEBEAEADDCBEDDA

Cevaplarınız Aea e E       C bebA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 2 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 2 2 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 2

224,189 74,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
FATMA ARABULAN 120 32 19 69 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(767.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 176 212 260 767 % 74,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 244 289 366 1024

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A ECBDADDBEADBACBAEABCCCBAECDEBCDECEDBACEA

Cevaplarınız b BaADDBb b Ab bEABCeCBAECDEcCDECE    EA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DDBEDDABEADCABCCADBECAEBE

Cevaplarınız eaacca B d  dB    B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A DCACCADECACDBEECABEBADBABADBACACCABEDACD

Cevaplarınız DCACa     C                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DBEADDCDDBEAEADACBED

Cevaplarınız a c                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafın Yorumlanması 10 8 0 80

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 2 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 2 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 0 50

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 2

250,941 61,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
GÜLÇE HASDERELİ 120 45 35 40 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(630.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 138 165 201 630 % 61,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 244 289 366 1024

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B BDECDABDAEDCBBAACBECCBAECDACDECEEBEADBAC

Cevaplarınız BDbdDABDdEbCa AAbBaaCBAdCecCDbCEEaEADBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BDDDEEBDAACADCBBECADAECEB

Cevaplarınız BDcDEaBDbAaAeCcBdCAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B CACDDECACDBEECABCAADBABADEBCBAABEDACCCDA

Cevaplarınız e  cba  C      B         E Ceb          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ADDCDBEBEAEADDCBEDDA

Cevaplarınız  Dc a ccd   b Cea  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 2 1 1 50

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 2 2 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 2

248,995 63,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
HAMİDE AKÇAMAN 120 40 18 62 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(646.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 144 171 208 646 % 63,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 244 289 366 1024

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A ECBDADDBEADBACBAEABCCCBAECDEBCDECEDBACEA

Cevaplarınız b BDADDBEdD AC ebABCCC eEbDEBCDECdDBACEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A DDBEDDABEADCABCCADBECAEBE

Cevaplarınız aDBEcDda A ecBCCA e      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DCACCADECACDBEECABEBADBABADBACACCABEDACD

Cevaplarınız   b                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DBEADDCDDBEAEADACBED

Cevaplarınız e E e    B      C   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 2 1 1 50

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 2 2 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 2

0,000 97,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
İLKREN ÇOBAN 120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1000.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 241 286 350 1000 % 97,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 244 289 366 1024

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECBDADDBEADBACBAEABCCCBAECDEBCDECEDBACEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDBEDDABEADCABCCADBECAEBE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCACCADECACDBEECABEBADBABADBACACCABEDACD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBEADDCDDBEAEADACBED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 10 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 2 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 2 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 2

152,602 96,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
IRMAK YAŞAR 120 5 10 105 2 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(990.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 239 283 345 990 % 96,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 244 289 366 1024

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BDECDABDAEDCBBAACBECCBAECDACDECEEBEADBAC

Cevaplarınız             B   dddd      d            e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDDDEEBDAACADCBBECADAECEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B CACDDECACDBEECABCAADBABADEBCBAABEDACCCDA

Cevaplarınız Cd  b       E                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B ADDCDBEBEAEADDCBEDDA

Cevaplarınız          AaAa       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 10 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 2 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 2 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 2

278,731 46,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
KEMAL KAĞAN SARAÇ 120 51 22 47 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(481.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 97 119 141 481 % 46,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 244 289 366 1024

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A ECBDADDBEADBACBAEABCCCBAECDEBCDECEDBACEA

Cevaplarınız b eDdDDBbdD ACBAbABCaCBAECDdBdDECEDBAecA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DDBEDDABEADCABCCADBECAEBE

Cevaplarınız eeBEDDAaEc CABCCADeE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A DCACCADECACDBEECABEBADBABADBACACCABEDACD

Cevaplarınız D AC  eE      d              a  C       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DBEADDCDDBEAEADACBED

Cevaplarınız ad     eDBE  A  C   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 2 1 1 50

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 2 2 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 2

0,000 97,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
LARA SLAAK 120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1000.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 241 286 350 1000 % 97,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 244 289 366 1024

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDECDABDAEDCBBAACBECCBAECDACDECEEBEADBAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDDDEEBDAACADCBBECADAECEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CACDDECACDBEECABCAADBABADEBCBAABEDACCCDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCDBEBEAEADDCBEDDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 10 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 2 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 2 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 2

288,801 42,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NAİLE NUR ÜLKER 120 53 16 51 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(440.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 84 104 123 440 % 42,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 244 289 366 1024

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A ECBDADDBEADBACBAEABCCCBAECDEBCDECEDBACEA

Cevaplarınız ddBDbDDdbcD AdaAEABCeCaAECDEBCDECEDBACEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DDBEDDABEADCABCCADBECAEBE

Cevaplarınız DDBEcD a A  ABCCADed     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 1 31 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A DCACCADECACDBEECABEBADBABADBACACCABEDACD

Cevaplarınız       D  A  d E  B    B B    C  C       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DBEADDCDDBEAEADACBED

Cevaplarınız e E  D D        C   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 2 1 0 50

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 2 2 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 2

199,627 86,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
RECEP ERBAB 120 20 5 95 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(883.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 211 252 307 883 % 86,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 244 289 366 1024

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 2 24 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B BDECDABDAEDCBBAACBECCBAECDACDECEEBEADBAC

Cevaplarınız BD  De D        C     A CD CDECEbB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B BDDDEEBDAACADCBBECADAECEB

Cevaplarınız BD a       c C e CAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CACDDECACDBEECABCAADBABADEBCBAABEDACCCDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCDBEBEAEADDCBEDDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50

Paragrafın Yorumlanması 10 5 1 50

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 2 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 2 2 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 2

265,973 54,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
SELİN VATANSEVER 120 51 39 30 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(555.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 117 140 168 555 % 54,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 244 289 366 1024

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A ECBDADDBEADBACBAEABCCCBAECDEBCDECEDBACEA

Cevaplarınız bCBDcDDBEAa bCBAEcBCeCBbaCDEBCDcCEDBACEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DDBEDDABEADCABCCADBECAEBE

Cevaplarınız DaBEbeea AeCABCCAbBd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 10 17 0,50 % 2

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 4 11 25 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A DCACCADECACDBEECABEBADBABADBACACCABEDACD

Cevaplarınız c e   Dd d aB  a  a dae      Cb C       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DBEADDCDDBEAEADACBED

Cevaplarınız aaceecdDDaE  c ACBcb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 2 1 1 50

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 2 2 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 2

205,921 83,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
YADE NAZ TUFAN 120 23 9 88 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(857.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 204 244 297 857 % 83,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 244 289 366 1024

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A ECBDADDBEADBACBAEABCCCBAECDEBCDECEDBACEA

Cevaplarınız bCaa  D E                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DDBEDDABEADCABCCADBECAEBE

Cevaplarınız DaB bD BaA   eCCADe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 1 29 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A DCACCADECACDBEECABEBADBABADBACACCABEDACD

Cevaplarınız D A b D  AC   E AB     A A              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DBEADDCDDBEAEADACBED

Cevaplarınız     D               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 10 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 2 1 0 50

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 2 2 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 2

0,000 97,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
YAĞMUR ELA ŞEN 120 1 27 92 -5 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1000.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 241 286 350 1000 % 97,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 244 289 366 1024

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 1 12 27 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECBDADDBEADBACBAEABCCCBAECDEBCDECEDBACEA

Cevaplarınız d    b d e ac   cea Cac b               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 8 12 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDBEDDABEADCABCCADBECAEBE

Cevaplarınız ce bea         ab a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 0 5 35 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DCACCADECACDBEECABEBADBABADBACACCABEDACD

Cevaplarınız b d           b               e a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DBEADDCDDBEAEADACBED

Cevaplarınız           c      e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 10 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 2 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 2 0 2 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 2

273,053 50,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
YAĞMUR İĞİDİR 120 49 21 50 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(513.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 105 128 154 513 % 50,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 244 289 366 1024

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B BDECDABDAEDCBBAACBECCBAECDACDECEEBEADBAC

Cevaplarınız aDECDAaD  DC  ebCBE CaAECDACDECEEcEAaBAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BDDDEEBDAACADCBBECADAECEB

Cevaplarınız cDDDE aD Aeb CBe CA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B CACDDECACDBEECABCAADBABADEBCBAABEDACCCDA

Cevaplarınız CedDD C C   ca B A D  B                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B ADDCDBEBEAEADDCBEDDA

Cevaplarınız  DD     Ebc  c  b   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 2 1 0 50

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 2 2 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 2

163,230 95,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
YAĞMUR YÜCE 120 9 11 100 6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(980.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 236 280 341 980 % 95,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 244 289 366 1024

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 8 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECBDADDBEADBACBAEABCCCBAECDEBCDECEDBACEA

Cevaplarınız aaaaAbbBa e                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDBEDDABEADCABCCADBECAEBE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A DCACCADECACDBEECABEBADBABADBACACCABEDACD

Cevaplarınız D      d       a           BA A CeBE    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBEADDCDDBEAEADACBED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 10 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 2 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 2 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 2

225,154 74,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
YUSUF METE ESEN 120 29 6 85 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(759.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 172 208 256 759 % 74,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 244 289 366 1024

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 2 20 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A ECBDADDBEADBACBAEABCCCBAECDEBCDECEDBACEA

Cevaplarınız ECBDADDB AD bC AcABCCC A                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DDBEDDABEADCABCCADBECAEBE

Cevaplarınız  DBE D   A               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A DCACCADECACDBEECABEBADBABADBACACCABEDACD

Cevaplarınız    C  D  AC        B                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBEADDCDDBEAEADACBED

Cevaplarınız        c  d     Ca e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25

Paragrafın Yorumlanması 10 1 0 10

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 0 25

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 2 1 0 50

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 2 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0
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