
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL TANIM TYT 0 170 346 1006 19323

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,7014,51 13,08 3,19 0,92 2,96 1,42 1,20 1,12 1,67 2,02 1,17 2,19 1,42 1,84 0,02 0,01 0,01 3,98 3,02 3,22 0,28 0,65 0,12 0,82 2,10 0,30 1,29 1,36 0,95 1,27 1,21 0,97 32,8328,42 25,74 212,010

Okul Ortalaması 19,7413,44 16,38 3,77 0,73 3,59 1,87 1,31 1,54 2,10 1,96 1,61 2,48 1,09 2,20 0,04 0,03 0,03 6,33 3,89 5,36 0,56 1,18 0,27 1,38 3,68 0,46 2,24 2,21 1,68 2,31 1,77 1,86 42,8231,29 34,98 245,680

KATILIMLAR

1 0 ZEYNEPNUR DOĞANER 12 32 8 30,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 2 2 1,50 12 3 11,25 2 0 2,00 3 4 2,00 6 1 5,75 5 1 4,75 74 21 68,75 346,225 188

2 0 YAĞIZEFESERBEST 12 30 10 27,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 12 5 10,75 1 5 -0,25 5 2 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 75 28 68,00 344,335 201

3 0 AHMETHAN DOĞANAY 12A 29 8 27,00 5 0 5,00 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 11 5 9,75 1 2 0,50 3 4 2,00 7 0 7,00 5 1 4,75 73 22 67,50 342,890 205

4 0 ONAT SIRRI ORBAY 12 29 11 26,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 15 5 13,75 5 1 4,75 4 3 3,25 5 2 4,50 4 2 3,50 75 31 67,25 342,133 213

5 0 MİNE NUR YILMAZ 12A 32 7 30,25 5 0 5,00 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 13 2 12,50 4 1 3,75 2 4 1,00 5 2 4,50 4 2 3,50 73 23 67,25 341,523 215

6 0 YAREN AYSAL 12 28 12 25,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 0 3,00 14 2 13,50 0 3 -0,75 4 2 3,50 6 0 6,00 5 1 4,75 71 22 65,50 337,130 256

7 0 BERRAK ŞEKER 12A 27 13 23,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 15 5 13,75 1 3 0,25 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 73 31 65,25 336,568 261

8 0 NEHİR BAHRİŞ 12A 27 13 23,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 16 10 13,50 3 4 2,00 3 4 2,00 6 1 5,75 5 1 4,75 74 38 64,50 334,203 289

9 0 MELİS GÜNA Y 11 28 10 25,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 13 3 12,25 1 2 0,50 2 5 0,75 4 3 3,25 5 1 4,75 68 27 61,25 324,010 459

10 0 EMİRHAN ATILMIŞ 12 26 14 22,50 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 9 0 9,00 3 3 2,25 3 4 2,00 6 1 5,75 4 2 3,50 67 28 60,00 320,725 513

11 0 SENA ŞENKUL 12 26 13 22,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 16 3 15,25 2 3 1,25 2 5 0,75 2 4 1,00 4 2 3,50 68 32 60,00 320,453 520

12 0 FEVZİ BURAK ERYILMAZ12 29 10 26,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 7 2 6,50 0 1 -0,25 4 3 3,25 5 2 4,50 5 1 4,75 65 24 59,00 317,235 597

13 0 ZEYNEP ERALP   31 9 28,75 4 1 3,75 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 8 2 7,50 1 4 0,00 5 2 4,50 5 0 5,00 63 21 57,75 313,048 700

14 0 METİN KARAYAĞCI 11B 24 15 20,25 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 1 1 0,75 14 4 13,00 1 2 0,50 3 3 2,25 4 2 3,50 6 0 6,00 64 30 56,50 310,468 767

15 0 IRMAK ÇAKICI 12 27 11 24,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 16 6 14,50 2 2 1,50 1 3 0,25 5 2 4,50 2 3 1,25 64 31 56,25 308,963 819

16 0 ALİ YASİN ŞENTUNA 12A 25 15 21,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 12 7 10,25 1 2 0,50 4 3 3,25 5 1 4,75 4 2 3,50 63 38 53,50 301,268 1077

17 0 ŞEVKET Ö *L 12 25 10 22,50 5 0 5,00 1 1 0,75 3 2 2,50 4 0 4,00 8 3 7,25 2 5 0,75 6 0 6,00 5 1 4,75 59 22 53,50 301,105 1081

18 0 ALİ OKTAY ATAR 11 25 9 22,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 10 6 8,50 0 1 -0,25 1 6 -0,50 5 2 4,50 6 0 6,00 61 30 53,50 301,013 1084

19 0 BATIN CAN 12 27 9 24,75 4 1 3,75 3 0 3,00 2 2 1,50 2 1 1,75 12 10 9,50 1 5 -0,25 4 3 3,25 3 2 2,50 4 1 3,75 62 34 53,50 300,733 1091

20 0 BEYZA NUR YILDIZ 12 23 15 19,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 12 4 11,00 3 2 2,50 5 2 4,50 5 1 4,75 60 29 52,75 299,273 1141

21 11208 AZRA MOLLA 12 34 6 32,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 4 0 4,00 6 1 5,75 1 0 1,00 1 1 0,75 1 3 0,25 4 0 4,00 57 17 52,75 297,280 1229

22 0 YİĞİT USTA 12 29 11 26,25 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 1 2 0,50 8 2 7,50 1 2 0,50 2 4 1,00 3 2 2,50 5 1 4,75 59 28 52,00 295,958 1272

23 0 TUNA NEHİR KARĞIN 12 23 13 19,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 9 0 9,00 2 0 2,00 3 4 2,00 4 3 3,25 5 1 4,75 58 26 51,50 295,363 1288

24 0 EREN BAGRIYANIK 12C 19 17 14,75 5 0 5,00 1 3 0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 14 6 12,50 1 0 1,00 6 1 5,75 1 2 0,50 3 3 2,25 59 33 50,75 293,688 1365

25 0 ASLINUR KARAKURT 12 25 13 21,75 4 0 4,00 3 0 3,00 3 1 2,75 4 0 4,00 11 6 9,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 5 0 5,00 2 0 2,00 57 25 50,75 292,678 1399

26 0 ELİF ECRİN BİLEN 12 25 9 22,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 0 2,00 11 0 11,00 3 2 2,50 3 3 2,25 4 3 3,25 3 2 2,50 56 24 50,00 290,363 1488

27 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12 26 12 23,00 5 0 5,00 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 6 3 5,25 0 1 -0,25 1 6 -0,50 5 1 4,75 4 1 3,75 57 28 50,00 290,330 1491

28 0 RÜZGAR EFE ALADAĞ 11A 24 11 21,25 5 0 5,00 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 6 3 5,25 2 1 1,75 1 4 0,00 5 1 4,75 5 1 4,75 56 25 49,75 289,863 1506

29 0 SEMİH SAKCI 12 24 14 20,50 4 1 3,75 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 13 3 12,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 4 1,00 3 1 2,75 58 34 49,50 288,925 1561
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 16,7014,51 13,08 3,19 0,92 2,96 1,42 1,20 1,12 1,67 2,02 1,17 2,19 1,42 1,84 0,02 0,01 0,01 3,98 3,02 3,22 0,28 0,65 0,12 0,82 2,10 0,30 1,29 1,36 0,95 1,27 1,21 0,97 32,8328,42 25,74 212,010

Okul Ortalaması 19,7413,44 16,38 3,77 0,73 3,59 1,87 1,31 1,54 2,10 1,96 1,61 2,48 1,09 2,20 0,04 0,03 0,03 6,33 3,89 5,36 0,56 1,18 0,27 1,38 3,68 0,46 2,24 2,21 1,68 2,31 1,77 1,86 42,8231,29 34,98 245,680

KATILIMLAR

30 0 ÖMER NURETTİN ALABAY12 22 15 18,25 4 1 3,75 2 2 1,50 1 3 0,25 3 0 3,00 15 8 13,00 1 4 0,00 2 5 0,75 5 2 4,50 4 2 3,50 59 42 48,50 286,448 1660

31 605 BERAT YAĞIZ AKKANLI 12B 22 17 17,75 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 12 4 11,00 3 4 2,00 3 3 2,25 5 1 4,75 57 35 48,25 285,768 1694

32 0 BEYZANUR YAMAN 12 26 6 24,50 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 1 0,75 2 4 1,00 3 2 2,50 5 0 5,00 53 18 48,50 285,625 1697

33 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU12A 23 15 19,25 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 10 1 9,75 1 1 0,75 1 5 -0,25 3 3 2,25 4 2 3,50 56 31 48,25 285,433 1707

34 0 CEYLİN ÇETİN 11A 26 13 22,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 1 3 0,25 5 4 4,00 0 3 -0,75 2 4 1,00 5 1 4,75 6 0 6,00 56 31 48,25 285,228 1717

35 0 BURCU CEYHAN 12 29 11 26,25 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 6 1 5,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 3 3 2,25 3 2 2,50 55 27 48,25 284,543 1757

36 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12 25 15 21,25 5 0 5,00 4 0 4,00 1 4 0,00 4 1 3,75 11 10 8,50 2 1 1,75 1 6 -0,50 2 3 1,25 3 1 2,75 58 41 47,75 283,583 1811

37 0 MELİS SOLAK 12 25 11 22,25 5 0 5,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 7 7 5,25 2 3 1,25 1 1 0,75 4 0 4,00 5 1 4,75 54 28 47,00 281,428 1921

38 0 ZEHRANUR SÜRÜCÜLER11 27 13 23,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 6 3 5,25 0 1 -0,25 3 3 2,25 2 4 1,00 3 2 2,50 55 32 47,00 281,083 1943

39 0 İBRAHİM ETHEM KIRKIL 12A 23 17 18,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 11 6 9,50 1 4 0,00 2 5 0,75 2 5 0,75 4 1 3,75 57 43 46,25 279,448 2025

40 0 BELİNAY DALGİZ 12 20 17 15,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 10 1 9,75 2 2 1,50 3 4 2,00 3 4 2,00 5 1 4,75 55 36 46,00 279,223 2042

41 0 M TAHA KARAKÖSE 12A 25 12 22,00 4 1 3,75 3 0 3,00 2 2 1,50 2 1 1,75 11 1 10,75 1 6 -0,50 3 3 2,25 2 2 1,50 53 28 46,00 278,190 2102

42 0 ŞEBNEM ARSLAN 12 22 17 17,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 10 6 8,50 2 5 0,75 3 3 2,25 5 1 4,75 55 37 45,75 278,168 2104

43 0 BORA ALTINIŞIK 12 26 14 22,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 8 8 6,00 0 1 -0,25 2 5 0,75 3 4 2,00 4 2 3,50 56 41 45,75 277,490 2152

44 0 PINAR TÖBÜ 11 26 9 23,75 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 2 1 1,75 9 2 8,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 52 25 45,75 277,288 2168

45 0 YAĞMUR KOCABAŞ 12 24 12 21,00 4 0 4,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 0 3,00 9 0 9,00 1 2 0,50 1 3 0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 51 23 45,25 276,155 2236

46 0 MERVE PAŞAOĞLU 12D 26 14 22,50 4 1 3,75 1 0 1,00 1 4 0,00 3 1 2,75 8 0 8,00 1 0 1,00 1 4 0,00 3 2 2,50 4 2 3,50 52 28 45,00 275,215 2297

47 0 TÜRKER ÖZKAYA 12 22 16 18,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 6 5 4,75 0 4 -1,00 1 6 -0,50 4 2 3,50 5 1 4,75 54 37 44,75 275,115 2304

48 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12 21 12 18,00 5 0 5,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 11 6 9,50 2 5 0,75 3 2 2,50 4 2 3,50 52 33 43,75 272,055 2487

49 0 AYŞEGÜL SEYHAN 11 20 16 16,00 4 0 4,00 4 0 4,00 2 1 1,75 3 1 2,75 8 2 7,50 1 1 0,75 2 5 0,75 4 1 3,75 3 3 2,25 51 30 43,50 271,560 2519

50 0 ARDA PALALI 12A 26 9 23,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 2 3 1,25 13 1 12,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 50 25 43,75 271,108 2547

51 0 YİĞİT KARAKUZU 11A 19 9 16,75 5 0 5,00 3 1 2,75 2 3 1,25 4 0 4,00 9 4 8,00 0 2 -0,50 1 4 0,00 3 3 2,25 4 2 3,50 50 28 43,00 269,913 2622

52 0 EMİR BARLAS 10 20 15 16,25 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 9 4 8,00 1 2 0,50 1 6 -0,50 3 3 2,25 4 2 3,50 52 37 42,75 269,203 2674

53 0 BURAK ÇIVGIN 12A 23 14 19,50 5 0 5,00 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 9 6 7,50 0 2 -0,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 51 33 42,75 268,730 2706

54 0 EGEMEN ÇAĞLAR YILMAZ10 20 16 16,00 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 12 5 10,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 4 2 3,50 3 0 3,00 51 34 42,50 268,540 2720

55 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12 27 8 25,00 3 0 3,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 7 3 6,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 47 20 42,00 265,670 2943

56 0 ECEM ARSLAN 12 28 11 25,25 4 0 4,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 0 4,00 6 4 5,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 48 25 41,75 264,853 3010

57 0 SİNEM SUCU 12 28 11 25,25 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 2 3 1,25 7 2 6,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 47 22 41,50 264,078 3067

58 0 PINAR YILMAZ 12C 27 12 24,00 3 2 2,50 1 0 1,00 3 2 2,50 3 1 2,75 6 3 5,25 1 1 0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 47 23 41,25 263,585 3108
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL TANIM TYT 0 170 346 1006 19323

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,7014,51 13,08 3,19 0,92 2,96 1,42 1,20 1,12 1,67 2,02 1,17 2,19 1,42 1,84 0,02 0,01 0,01 3,98 3,02 3,22 0,28 0,65 0,12 0,82 2,10 0,30 1,29 1,36 0,95 1,27 1,21 0,97 32,8328,42 25,74 212,010

Okul Ortalaması 19,7413,44 16,38 3,77 0,73 3,59 1,87 1,31 1,54 2,10 1,96 1,61 2,48 1,09 2,20 0,04 0,03 0,03 6,33 3,89 5,36 0,56 1,18 0,27 1,38 3,68 0,46 2,24 2,21 1,68 2,31 1,77 1,86 42,8231,29 34,98 245,680

KATILIMLAR

59 0 ALİ KAAN KARAABALI 12A 27 13 23,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 2 1 1,75 1 5 -0,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 3 2 2,50 4 2 3,50 49 32 41,00 262,963 3162

60 0 AYŞEGÜL TAY 12 22 13 18,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 6 7 4,25 0 2 -0,50 2 4 1,00 3 3 2,25 3 2 2,50 50 37 40,75 262,858 3172

61 0 FİDELYA PARLA 12 26 13 22,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 6 1 5,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 3 0,25 48 29 40,75 262,098 3228

62 0 İREM ÇELİK 12A 23 12 20,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 7 3 6,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 46 23 40,25 260,935 3325

63 0 ONUR ÇALIŞKAN 12 24 15 20,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 6 2 5,50 2 5 0,75 1 3 0,25 4 2 3,50 47 29 39,75 259,593 3435

64 0 BERKAY ALKAN 12A 26 14 22,50 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 2 1 1,75 1 5 -0,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 3 2 2,50 4 2 3,50 48 33 39,75 259,350 3456

65 0 NİL SU GEDİKLİ 12A 16 14 12,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 9 0 9,00 2 1 1,75 1 6 -0,50 1 3 0,25 4 2 3,50 47 31 39,25 259,040 3480

66 0 NACİ KAAN KORALP 11 21 10 18,50 5 0 5,00 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 7 3 6,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 3 1 2,75 46 27 39,25 258,260 3552

67 0 ESİLA HİRA KUNDAKÇI 12 21 15 17,25 4 0 4,00 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 8 3 7,25 1 1 0,75 2 4 1,00 2 3 1,25 3 3 2,25 48 36 39,00 257,718 3602

68 0 EZGİ KAPAR 11 20 16 16,00 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 10 4 9,00 0 1 -0,25 1 6 -0,50 4 2 3,50 3 2 2,50 48 37 38,75 257,165 3645

69 0 AYBİKE GÜNEŞ 12 23 12 20,00 4 0 4,00 2 1 1,75 1 0 1,00 3 0 3,00 8 4 7,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 0 2,00 44 21 38,75 256,505 3712

70 0 EMİNE AKKOYUN 12 13 15 9,25 5 0 5,00 4 0 4,00 3 2 2,50 3 1 2,75 6 2 5,50 1 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 44 26 37,50 254,368 3923

71 0 BERRA ELVERİŞLİ 12 18 12 15,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 9 5 7,75 1 1 0,75 1 5 -0,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 46 33 37,75 254,075 3961

72 0 YAĞMUR CANSU AYANDIN12 25 11 22,25 4 0 4,00 1 1 0,75 2 1 1,75 2 3 1,25 7 12 4,00 0 3 -0,75 1 5 -0,25 3 3 2,25 3 3 2,25 48 42 37,50 252,528 4116

73 0 SUDENAZ KIRÇAN 12 22 7 20,25 3 0 3,00 2 0 2,00 1 2 0,50 3 1 2,75 7 2 6,50 1 2 0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 42 19 37,25 251,953 4175

74 0 ŞEBNEM ÖCAL 12 27 8 25,00 4 0 4,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 4 0,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 43 23 37,25 251,265 4249

75 0 HÜ*EYİN TALHA ÖRNEK12A 20 17 15,75 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 6 2,50 2 5 0,75 3 2 2,50 5 1 4,75 46 37 36,75 251,258 4251

76 0 YİĞİT DENİZ 12 16 18 11,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 13 7 11,25 1 6 -0,50 0 6 -1,50 1 6 -0,50 3 3 2,25 49 51 36,25 249,990 4384

77 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12 24 11 21,25 3 1 2,75 1 1 0,75 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 1 1 0,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 42 22 36,50 249,588 4434

78 0 BELİNAY DAĞLI 12B 19 15 15,25 5 0 5,00 1 2 0,50 2 3 1,25 4 0 4,00 7 6 5,50 0 2 -0,50 0 4 -1,00 3 3 2,25 4 2 3,50 45 37 35,75 248,173 4598

79 0 EMİNE SUDE KÜÇÜK 12 21 18 16,50 5 0 5,00 1 1 0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 3 3,25 1 1 0,75 1 5 -0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 44 34 35,50 247,215 4699

80 0 AYŞEGÜL AYYILDIZ 12 22 14 18,50 4 0 4,00 2 0 2,00 1 3 0,25 4 0 4,00 3 4 2,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 42 26 35,50 246,995 4720

81 0 EMİNE ŞEVVAL TOSUN 12A 23 9 20,75 3 0 3,00 1 1 0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 40 18 35,50 246,643 4757

82 0 HATİCE SU ERGÜNEN   24 14 20,50 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 41 23 35,25 245,890 4833

83 0 RAVZANUR KARABACAK12B 20 15 16,25 5 0 5,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 4 1,00 1 2 0,50 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 43 32 35,00 245,848 4837

84 0 EREN ACAR 12D 18 15 14,25 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 6 3,50 1 2 0,50 2 5 0,75 2 2 1,50 4 2 3,50 44 37 34,75 245,323 4889

85 0 ENES KARAKAŞ 12 22 16 18,00 4 0 4,00 5 0 5,00 1 4 0,00 1 3 0,25 4 1 3,75 1 6 -0,50 3 2 2,50 2 2 1,50 43 34 34,50 243,990 5047

86 0 ALPER ARSLAN 12A 16 20 11,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 11 10 8,50 2 3 1,25 2 5 0,75 3 4 2,00 2 3 1,25 47 53 33,75 242,655 5202

87 0 AYŞE KAVKACI 12 21 16 17,00 3 2 2,50 1 1 0,75 1 4 0,00 1 2 0,50 11 3 10,25 2 4 1,00 2 4 1,00 2 4 1,00 44 40 34,00 242,590 5217
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,7014,51 13,08 3,19 0,92 2,96 1,42 1,20 1,12 1,67 2,02 1,17 2,19 1,42 1,84 0,02 0,01 0,01 3,98 3,02 3,22 0,28 0,65 0,12 0,82 2,10 0,30 1,29 1,36 0,95 1,27 1,21 0,97 32,8328,42 25,74 212,010

Okul Ortalaması 19,7413,44 16,38 3,77 0,73 3,59 1,87 1,31 1,54 2,10 1,96 1,61 2,48 1,09 2,20 0,04 0,03 0,03 6,33 3,89 5,36 0,56 1,18 0,27 1,38 3,68 0,46 2,24 2,21 1,68 2,31 1,77 1,86 42,8231,29 34,98 245,680

KATILIMLAR

88 0 MEHMETBERK ÖZYÜREK12 19 16 15,00 4 0 4,00 1 2 0,50 2 3 1,25 3 0 3,00 5 1 4,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 5 1 4,75 41 30 33,50 241,420 5353

89 0 ÖMER SALİH KOCA 12 20 20 15,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 6 2,50 2 1 1,75 1 2 0,50 3 2 2,50 42 39 32,25 237,635 5856

90 0 HAYRÜNNİSA GÖK 12A 22 16 18,00 5 0 5,00 1 3 0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 3 3,25 0 6 -1,50 4 2 3,50 1 5 -0,25 42 40 32,00 236,370 6024

91 0 SELİN MERSİNLİ 12 22 12 19,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 5 2 4,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 39 28 32,00 236,220 6039

92 0 ŞEYMANUR DOĞRUER 12C 24 12 21,00 3 2 2,50 1 2 0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 6 7 4,25 1 5 -0,25 2 4 1,00 0 4 -1,00 42 41 31,75 235,145 6174

93 0 HAMZA BAŞARAN 12A 20 18 15,50 5 0 5,00 2 2 1,50 2 3 1,25 4 0 4,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 1 0 1,00 39 32 31,00 233,655 6355

94 0 ENES KOCA 11U 21 11 18,25 5 0 5,00 2 1 1,75 3 2 2,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 36 20 31,00 233,318 6407

95 0 TUĞRUL EREN 12 18 18 13,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 9 5 7,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 40 37 30,75 233,130 6442

96 0 *NES DEMİR 10B 12 8 10,00 4 0 4,00 3 0 3,00 1 2 0,50 3 2 2,50 5 2 4,50 2 4 1,00 4 2 3,50 2 3 1,25 36 23 30,25 232,285 6569

97 0 NEHİR GÖKCEN 12 25 7 23,25 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 5 5 3,75 2 0 2,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 36 21 30,75 231,853 6632

98 0 BERK ŞANOLAN 12B 17 18 12,50 5 0 5,00 1 3 0,25 2 3 1,25 3 0 3,00 5 2 4,50 0 2 -0,50 3 4 2,00 2 4 1,00 1 2 0,50 39 38 29,50 229,605 6955

99 0 BİLGESU YEŞİLÇAM 12 23 11 20,25 2 0 2,00 3 1 2,75 3 2 2,50 1 2 0,50 1 1 0,75 1 3 0,25 1 1 0,75 35 21 29,75 229,283 7016

100 0 CEREN DEDEOĞLU 12 18 14 14,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 5 8 3,00 1 0 1,00 1 5 -0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 39 39 29,25 228,510 7113

101 0 AHMET ÇOLAKOĞLU 12 16 16 12,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 2 0 2,00 7 7 5,25 0 2 -0,50 3 3 2,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 38 36 29,00 228,100 7178

102 0 MEHMET ARDA EREN  MA 13 9 10,75 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 2 4,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 2 3 1,25 1 1 0,75 35 25 28,75 227,508 7280

103 0 BEGÜM OK   18 11 15,25 4 1 3,75 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 5 0,75 1 4 0,00 1 2 0,50 1 3 0,25 36 29 28,75 226,873 7394

104 0 NURSEL KILIÇ 12 14 19 9,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 7 2 6,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 37 36 28,00 225,458 7607

105 0 NAZ KILIÇ 12A 21 15 17,25 5 0 5,00 1 2 0,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 37 36 28,00 224,318 7772

106 0 EMİRHAN KARAHAN 12 23 14 19,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 5 0,75 3 4 2,00 4 2 3,50 35 28 28,00 224,275 7775

107 0 İREM ERKLİ 11 17 13 13,75 4 1 3,75 2 0 2,00 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 2 3 1,25 35 29 27,75 224,098 7803

108 0 ÇAĞAN APIK 12 20 12 17,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 2 0 2,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 1 4 0,00 1 1 0,75 34 25 27,75 223,595 7876

109 0 MUSTAFA KÖSE  M 17 14 13,50 5 0 5,00 2 0 2,00 2 2 1,50 4 0 4,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 33 22 27,50 223,285 7927

110 0 DİLA ÇAKIR 11A 18 10 15,50 4 0 4,00 1 1 0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 3 3,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 34 26 27,50 223,045 7969

111 0 BAŞAK UYAN   19 18 14,50 3 1 2,75 3 0 3,00 3 0 3,00 1 0 1,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 2 4 1,00 2 2 1,50 0 5 -1,25 36 35 27,25 222,460 8050

112 0 ŞEVVAL SARA 12 17 13 13,75 3 1 2,75 1 3 0,25 1 4 0,00 3 0 3,00 5 5 3,75 2 3 1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 36 36 27,00 221,843 8149

113 0 ENES RAMAZAN BALABAN12F 12 23 6,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 18 0,50 3 4 2,00 3 1 2,75 3 3 2,25 40 54 26,50 221,498 8213

114 0 BEYZA GENÇ 12A 20 13 16,75 3 1 2,75 1 0 1,00 3 1 2,75 2 1 1,75 3 3 2,25 0 4 -1,00 2 4 1,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 35 33 26,75 220,628 8358

115 0 ÖMER EGE TANRIKULU 12 16 10 13,50 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 5 3 4,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 33 26 26,50 220,355 8411

116 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12A 18 13 14,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 0 4,00 3 0 3,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 32 22 26,50 220,133 8453
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL TANIM TYT 0 170 346 1006 19323

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,7014,51 13,08 3,19 0,92 2,96 1,42 1,20 1,12 1,67 2,02 1,17 2,19 1,42 1,84 0,02 0,01 0,01 3,98 3,02 3,22 0,28 0,65 0,12 0,82 2,10 0,30 1,29 1,36 0,95 1,27 1,21 0,97 32,8328,42 25,74 212,010

Okul Ortalaması 19,7413,44 16,38 3,77 0,73 3,59 1,87 1,31 1,54 2,10 1,96 1,61 2,48 1,09 2,20 0,04 0,03 0,03 6,33 3,89 5,36 0,56 1,18 0,27 1,38 3,68 0,46 2,24 2,21 1,68 2,31 1,77 1,86 42,8231,29 34,98 245,680

KATILIMLAR

117 0 RANA ÜLGEN TÜRKELİ  M 13 7 11,25 1 0 1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 7 3 6,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 31 21 25,75 218,503 8746

118 0 HANZADE MORBEL 12 18 12 15,00 3 1 2,75 2 1 1,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 10 4 9,00 0 2 -0,50 0 4 -1,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 35 36 26,00 218,490 8750

119 0 DAMLA ERTEM 12D 22 15 18,25 4 0 4,00 1 0 1,00 5 1 4,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 6 -1,50 33 28 26,00 218,068 8834

120 0 SELÇUK AKI 12 9 4 8,00 4 0 4,00 2 1 1,75 3 1 2,75 7 2 6,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 28 11 25,25 217,305 8952

121 0 KEMAL MELİK ASLAY 12 18 16 14,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 1 3 0,25 5 5 3,75 0 3 -0,75 0 5 -1,25 4 1 3,75 0 3 -0,75 36 42 25,50 217,260 8957

122 0 BEYZANUR AĞIR 12 23 11 20,25 3 1 2,75 1 0 1,00 1 4 0,00 3 0 3,00 1 5 -0,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 33 30 25,50 216,348 9112

123 0 MÜGE AKGÜL 12 17 12 14,00 4 1 3,75 1 1 0,75 3 0 3,00 3 1 2,75 1 2 0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 30 20 25,00 215,670 9231

124 0 HASAN TUNÇ   16 24 10,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 5 2,75 1 1 0,75 0 7 -1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 37 49 24,75 215,535 9248

125 11194 SEDEF DEDEOĞLU 12 9 6 7,50 4 0 4,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 13 4 12,00 1 1 0,75 1 5 -0,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 32 30 24,50 214,965 9356

126 0 KÜBRA KEREKLİ 12A 18 11 15,25 4 0 4,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 4 0 4,00 1 3 0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 30 21 24,75 214,773 9403

127 0 BÜKRE MİNARECİ  M 19 16 15,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 2 1 1,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 30 22 24,50 214,100 9522

128 0 ERSİN AKKOÇ 12A 13 10 10,50 4 1 3,75 4 1 3,75 0 5 -1,25 4 1 3,75 1 5 -0,25 0 1 -0,25 2 5 0,75 3 3 2,25 2 3 1,25 33 35 24,25 214,040 9532

129 0 NİDA ESİN 12A 17 17 12,75 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 31 27 24,25 213,558 9620

130 0 CEYDA TOPRAK 11A 16 23 10,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 1 3 0,25 4 8 2,00 1 3 0,25 1 5 -0,25 2 4 1,00 2 3 1,25 37 52 24,00 213,228 9684

131 0 ATAKAN ATEŞ 12A 8 21 2,75 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 8 11 5,25 3 7 1,25 2 5 0,75 3 4 2,00 4 2 3,50 38 60 23,00 211,353 10042

132 0 İREM ÇİÇEK 12A 17 16 13,00 4 1 3,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 5 2 4,50 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 31 30 23,50 211,250 10061

133 0 EGE GÜVEN 11 6 4 5,00 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 12 18 7,50 2 2 1,50 2 5 0,75 2 5 0,75 2 4 1,00 35 49 22,75 210,155 10236

134 0 EMİRALP ÇOBAN 11 17 13 13,75 4 0 4,00 2 1 1,75 0 4 -1,00 3 0 3,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 29 24 23,00 209,663 10322

135 0 NURULLAH CİHAN ARIK   7 10 4,50 4 1 3,75 4 1 3,75 0 5 -1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 4 2,00 2 5 0,75 2 4 1,00 31 34 22,50 209,515 10346

136 0 KEREM KIRCA 12 15 17 10,75 4 0 4,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 7 4 6,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 31 34 22,50 208,513 10519

137 0 FATİH KURT  M 18 18 13,50 5 0 5,00 1 2 0,50 1 4 0,00 2 3 1,25 0 7 -1,75 1 1 0,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 33 42 22,50 208,325 10541

138 0 SAMİ AKÇİN 11 15 22 9,50 5 0 5,00 2 1 1,75 2 3 1,25 1 2 0,50 5 0 5,00 0 6 -1,50 1 4 0,00 1 1 0,75 32 39 22,25 207,930 10615

139 0 LÜTFÜ ÇFT 10A 11 19 6,25 4 1 3,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 6 0 6,00 1 0 1,00 1 5 -0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 31 36 22,00 207,688 10653

140 0 YAĞMUR KARAGÖZ 11 16 15 12,25 5 0 5,00 1 1 0,75 3 2 2,50 1 4 0,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 29 27 22,25 207,643 10662

141 0 OSMAN CURA 11 9 10 6,50 4 1 3,75 2 0 2,00 2 0 2,00 8 1 7,75 1 5 -0,25 26 17 21,75 206,830 10824

142 0 AHMET EMRE ÇİÇEK 11C 8 11 5,25 5 0 5,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 8 5 6,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 27 25 20,75 204,003 11340

143 0 ARDA YAŞAR KULA 12 14 18 9,50 4 0 4,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 3 0 3,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 2 0,50 28 30 20,50 202,795 11550

144 0 NİSANUR YÜM 12A 14 13 10,75 3 1 2,75 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 1 7 -0,75 1 0 1,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 29 34 20,50 202,593 11593

145 0 ÇINAR BİRCAN 12C 17 17 12,75 2 1 1,75 4 9 1,75 0 3 -0,75 3 4 2,00 2 5 0,75 3 3 2,25 31 42 20,50 202,453 11625
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL TANIM TYT 0 170 346 1006 19323

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,7014,51 13,08 3,19 0,92 2,96 1,42 1,20 1,12 1,67 2,02 1,17 2,19 1,42 1,84 0,02 0,01 0,01 3,98 3,02 3,22 0,28 0,65 0,12 0,82 2,10 0,30 1,29 1,36 0,95 1,27 1,21 0,97 32,8328,42 25,74 212,010

Okul Ortalaması 19,7413,44 16,38 3,77 0,73 3,59 1,87 1,31 1,54 2,10 1,96 1,61 2,48 1,09 2,20 0,04 0,03 0,03 6,33 3,89 5,36 0,56 1,18 0,27 1,38 3,68 0,46 2,24 2,21 1,68 2,31 1,77 1,86 42,8231,29 34,98 245,680

KATILIMLAR

146 0 ZEYNEP AKTEPE 12A 11 21 5,75 5 0 5,00 1 3 0,25 1 4 0,00 2 3 1,25 8 1 7,75 0 1 -0,25 0 7 -1,75 2 5 0,75 2 4 1,00 32 49 19,75 200,898 11873

147 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12A 12 12 9,00 4 0 4,00 2 1 1,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 1 0,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 25 22 19,50 199,830 12053

148 0 TUNAHAN ŞENGÖR   9 8 7,00 4 1 3,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 3 1 2,75 3 3 2,25 25 23 19,25 199,435 12127

149 0 ONUR ÖZDEMİR 11D 18 19 13,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 29 38 19,50 199,178 12170

150 0 CEYDA CÖMERT 12 17 20 12,00 2 2 1,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 4 4 3,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 0 4 -1,00 0 3 -0,75 29 41 18,75 197,105 12525

151 0 ENES TALHA ÇATAL 12 5 8 3,00 4 0 4,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 6 2 5,50 1 1 0,75 2 1 1,75 1 0 1,00 22 15 18,25 196,835 12583

152 0 ALPEREN EKŞİ 12Z 11 17 6,75 4 1 3,75 2 1 1,75 1 3 0,25 3 0 3,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 2 0 2,00 1 2 0,50 26 32 18,00 195,583 12803

153 0 İREM GÜLSÜM ACAR 12A 12 18 7,50 4 1 3,75 1 4 0,00 5 1 4,75 0 2 -0,50 2 4 1,00 1 3 0,25 2 4 1,00 27 37 17,75 194,720 12931

154 0 FIRAT KUZEY 12 18 13 14,75 3 2 2,50 2 2 1,50 1 3 0,25 1 5 -0,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 27 36 18,00 194,423 12982

155 0 SALİH KARAKOÇ  M 14 15 10,25 4 1 3,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 5 0,75 1 1 0,75 24 25 17,75 194,333 12998

156 0 TUĞÇE NAZ NAYMANCI 12 14 22 8,50 2 3 1,25 2 0 2,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 9 0,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 3 0,25 2 4 1,00 30 50 17,50 193,795 13106

157 0 EMİR ARSLAN 12 16 16 12,00 3 1 2,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 25 33 16,75 191,045 13580

158 0 MİNA ÖZTÜRK 12 15 13 11,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 5 -1,25 1 2 0,50 2 4 1,00 24 30 16,50 190,313 13707

159 0 GÖKTUĞ YERALTI 12A 13 19 8,25 4 1 3,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 3 9 0,75 1 2 0,50 0 7 -1,75 2 3 1,25 1 4 0,00 27 48 15,00 186,208 14369

160 0 SERMEDAĞ COŞKUN ** 14 14 10,50 3 1 2,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 22 28 15,00 186,035 14402

161 0 BURAK EFE CANKILIÇ 10A 12 15 8,25 3 1 2,75 1 1 0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 21 25 14,75 185,473 14480

162 0 İLHAN ERDEM *ANGÜL **A 10 11 7,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 7 17 2,75 1 1 0,75 0 7 -1,75 1 2 0,50 3 3 2,25 27 50 14,50 184,888 14564

163 0 EMİR KILIÇ 12 13 18 8,50 3 1 2,75 1 2 0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 5 -0,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 23 40 13,00 180,105 15242

164 0 REŞİT ACAR 12 13 17 8,75 1 3 0,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 3 6 1,50 0 7 -1,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 22 42 11,50 175,553 15831

165 0 ESRA AKSU 12B 14 17 9,75 2 9 -0,25 1 1 0,75 1 3 0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 20 34 11,50 175,513 15843

166 0 MELEK ZEYBEK 11A 7 9 4,75 2 3 1,25 1 1 0,75 3 2 2,50 1 1 0,75 2 5 0,75 0 3 -0,75 1 5 -0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 19 33 10,75 173,878 16029

167 0 BURAK TEKECİ 12A 11 14 7,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 5 -1,25 1 1 0,75 2 4 1,00 1 3 0,25 16 33 7,75 164,440 16968

168 0 MUSTAFA GÜNGÖR 12A 6 6 4,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 8 11 5,25 157,300 17507

169 0 OSMAN KOCAGÖBEK 12A 3 3 2,25 2 3 1,25 5 6 3,50 152,278 17845

170 0  M 10 24 4,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 2 17 -2,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 5 -0,25 16 68 -1,00 138,400 18409
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL TANIM TYT 0 170 346 1006 19323

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,7014,51 13,08 3,19 0,92 2,96 1,42 1,20 1,12 1,67 2,02 1,17 2,19 1,42 1,84 0,02 0,01 0,01 3,98 3,02 3,22 0,28 0,65 0,12 0,82 2,10 0,30 1,29 1,36 0,95 1,27 1,21 0,97 32,8328,42 25,74 212,010

Okul Ortalaması 19,7413,44 16,38 3,77 0,73 3,59 1,87 1,31 1,54 2,10 1,96 1,61 2,48 1,09 2,20 0,04 0,03 0,03 6,33 3,89 5,36 0,56 1,18 0,27 1,38 3,68 0,46 2,24 2,21 1,68 2,31 1,77 1,86 42,8231,29 34,98 245,680

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL TANIM TYT 0 170 346 1006 19323

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,7 14,5 13,08 8,5 5,6 7,09 4,3 3,7 3,34 3,4 4,7 2,22 32,8 28,4 25,73 212,010

Okul Ortalaması 19,7 13,4 16,38 10,3 5,1 8,97 6,9 5,1 5,62 5,9 7,7 4,01 42,8 31,3 34,98 245,680

KATILIMLAR

1 0 ZEYNEPNUR DOĞANER 12 32 8 30,00 14 4 13,00 14 3 13,25 14 6 12,50 74 21 68,75 346,225 1 1 1 6 188

2 0 YAĞIZEFESERBEST 12 30 10 27,50 17 3 16,25 13 10 10,50 15 5 13,75 75 28 68,00 344,335 2 2 2 7 201

3 0 AHMETHAN DOĞANAY 12A 29 8 27,00 17 2 16,50 12 7 10,25 15 5 13,75 73 22 67,50 342,890 1 3 3 8 205

4 0 ONAT SIRRI ORBAY 12 29 11 26,25 13 7 11,25 20 6 18,50 13 7 11,25 75 31 67,25 342,133 3 4 4 9 213

5 0 MİNE NUR YILMAZ 12A 32 7 30,25 13 5 11,75 17 3 16,25 11 8 9,00 73 23 67,25 341,523 2 5 5 10 215

6 0 YAREN AYSAL 12 28 12 25,00 14 2 13,50 14 5 12,75 15 3 14,25 71 22 65,50 337,130 4 6 6 11 256

7 0 BERRAK ŞEKER 12A 27 13 23,75 14 6 12,50 16 8 14,00 16 4 15,00 73 31 65,25 336,568 3 7 7 12 261

8 0 NEHİR BAHRİŞ 12A 27 13 23,75 14 5 12,75 19 14 15,50 14 6 12,50 74 38 64,50 334,203 4 8 8 13 289

9 0 MELİS GÜNA Y 11 28 10 25,50 15 3 14,25 14 5 12,75 11 9 8,75 68 27 61,25 324,010 1 9 9 14 459

10 0 EMİRHAN ATILMIŞ 12 26 14 22,50 16 4 15,00 12 3 11,25 13 7 11,25 67 28 60,00 320,725 5 10 10 15 513

11 0 SENA ŞENKUL 12 26 13 22,75 16 2 15,50 18 6 16,50 8 11 5,25 68 32 60,00 320,453 6 11 11 16 520

12 0 FEVZİ BURAK ERYILMAZ12 29 10 26,50 15 5 13,75 7 3 6,25 14 6 12,50 65 24 59,00 317,235 7 12 12 20 597

13 0 ZEYNEP ERALP   31 9 28,75 13 4 12,00 8 2 7,50 11 6 9,50 63 21 57,75 313,048 1 13 13 21 700

14 0 METİN KARAYAĞCI 11B 24 15 20,25 12 4 11,00 15 6 13,50 13 5 11,75 64 30 56,50 310,468 1 14 14 23 767

15 0 IRMAK ÇAKICI 12 27 11 24,25 11 4 10,00 18 8 16,00 8 8 6,00 64 31 56,25 308,963 8 15 15 24 819

16 0 ALİ YASİN ŞENTUNA 12A 25 15 21,25 12 8 10,00 13 9 10,75 13 6 11,50 63 38 53,50 301,268 5 16 18 29 1077

17 0 ŞEVKET Ö *L 12 25 10 22,50 13 3 12,25 8 3 7,25 13 6 11,50 59 22 53,50 301,105 9 17 19 30 1081

18 0 ALİ OKTAY ATAR 11 25 9 22,75 14 6 12,50 10 7 8,25 12 8 10,00 61 30 53,50 301,013 2 18 20 31 1084

19 0 BATIN CAN 12 27 9 24,75 11 4 10,00 13 15 9,25 11 6 9,50 62 34 53,50 300,733 10 19 21 32 1091

20 0 BEYZA NUR YILDIZ 12 23 15 19,25 12 5 10,75 12 4 11,00 13 5 11,75 60 29 52,75 299,273 11 20 22 33 1141

21 11208 AZRA MOLLA 12 34 6 32,50 10 6 8,50 7 1 6,75 6 4 5,00 57 17 52,75 297,280 12 21 23 34 1229

22 0 YİĞİT USTA 12 29 11 26,25 11 6 9,50 9 4 8,00 10 7 8,25 59 28 52,00 295,958 13 22 24 36 1272

23 0 TUNA NEHİR KARĞIN 12 23 13 19,75 12 5 10,75 11 0 11,00 12 8 10,00 58 26 51,50 295,363 14 23 25 37 1288

24 0 EREN BAGRIYANIK 12C 19 17 14,75 15 4 14,00 15 6 13,50 10 6 8,50 59 33 50,75 293,688 1 24 27 40 1365

25 0 ASLINUR KARAKURT 12 25 13 21,75 14 1 13,75 11 7 9,25 7 4 6,00 57 25 50,75 292,678 15 25 28 42 1399

26 0 ELİF ECRİN BİLEN 12 25 9 22,75 7 5 5,75 14 2 13,50 10 8 8,00 56 24 50,00 290,363 16 26 29 44 1488

27 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12 26 12 23,00 15 4 14,00 6 4 5,00 10 8 8,00 57 28 50,00 290,330 17 27 30 45 1491

28 0 RÜZGAR EFE ALADAĞ 11A 24 11 21,25 13 4 12,00 8 4 7,00 11 6 9,50 56 25 49,75 289,863 1 28 31 46 1506

29 0 SEMİH SAKCI 12 24 14 20,50 15 3 14,25 14 7 12,25 5 10 2,50 58 34 49,50 288,925 18 29 32 49 1561

30 0 ÖMER NURETTİN ALABAY12 22 15 18,25 10 6 8,50 16 12 13,00 11 9 8,75 59 42 48,50 286,448 19 30 33 50 1660

31 605 BERAT YAĞIZ AKKANLI 12B 22 17 17,75 12 6 10,50 12 4 11,00 11 8 9,00 57 35 48,25 285,768 1 31 34 51 1694

32 0 BEYZANUR YAMAN 12 26 6 24,50 12 4 11,00 5 2 4,50 10 6 8,50 53 18 48,50 285,625 20 32 35 52 1697

33 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU12A 23 15 19,25 14 4 13,00 11 2 10,50 8 10 5,50 56 31 48,25 285,433 6 33 36 53 1707

34 0 CEYLİN ÇETİN 11A 26 13 22,75 12 6 10,50 5 7 3,25 13 5 11,75 56 31 48,25 285,228 2 34 37 54 1717

35 0 BURCU CEYHAN 12 29 11 26,25 12 6 10,50 6 2 5,50 8 8 6,00 55 27 48,25 284,543 21 35 39 56 1757

36 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12 25 15 21,25 14 5 12,75 13 11 10,25 6 10 3,50 58 41 47,75 283,583 22 36 41 60 1811

37 0 MELİS SOLAK 12 25 11 22,25 10 5 8,75 9 10 6,50 10 2 9,50 54 28 47,00 281,428 23 37 42 61 1921

38 0 ZEHRANUR SÜRÜCÜLER11 27 13 23,75 14 6 12,50 6 4 5,00 8 9 5,75 55 32 47,00 281,083 3 38 43 64 1943

39 0 İBRAHİM ETHEM KIRKIL 12A 23 17 18,75 14 5 12,75 12 10 9,50 8 11 5,25 57 43 46,25 279,448 7 39 45 67 2025

40 0 BELİNAY DALGİZ 12 20 17 15,75 12 7 10,25 12 3 11,25 11 9 8,75 55 36 46,00 279,223 24 40 46 68 2042

41 0 M TAHA KARAKÖSE 12A 25 12 22,00 11 4 10,00 11 1 10,75 6 11 3,25 53 28 46,00 278,190 8 41 48 70 2102

42 0 ŞEBNEM ARSLAN 12 22 17 17,75 13 5 11,75 10 6 8,50 10 9 7,75 55 37 45,75 278,168 25 42 49 71 2104

43 0 BORA ALTINIŞIK 12 26 14 22,50 13 7 11,25 8 9 5,75 9 11 6,25 56 41 45,75 277,490 26 43 50 72 2152

44 0 PINAR TÖBÜ 11 26 9 23,75 10 7 8,25 9 2 8,50 7 7 5,25 52 25 45,75 277,288 4 44 51 74 2168

45 0 YAĞMUR KOCABAŞ 12 24 12 21,00 10 4 9,00 10 2 9,50 7 5 5,75 51 23 45,25 276,155 27 45 52 76 2236

46 0 MERVE PAŞAOĞLU 12D 26 14 22,50 9 6 7,50 9 0 9,00 8 8 6,00 52 28 45,00 275,215 1 46 54 79 2297

47 0 TÜRKER ÖZKAYA 12 22 16 18,00 16 3 15,25 6 9 3,75 10 9 7,75 54 37 44,75 275,115 28 47 55 80 2304

48 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12 21 12 18,00 11 6 9,50 11 6 9,50 9 9 6,75 52 33 43,75 272,055 29 48 57 85 2487
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL TANIM TYT 0 170 346 1006 19323

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,7 14,5 13,08 8,5 5,6 7,09 4,3 3,7 3,34 3,4 4,7 2,22 32,8 28,4 25,73 212,010

Okul Ortalaması 19,7 13,4 16,38 10,3 5,1 8,97 6,9 5,1 5,62 5,9 7,7 4,01 42,8 31,3 34,98 245,680

KATILIMLAR

49 0 AYŞEGÜL SEYHAN 11 20 16 16,00 13 2 12,50 9 3 8,25 9 9 6,75 51 30 43,50 271,560 5 49 58 86 2519

50 0 ARDA PALALI 12A 26 9 23,75 8 9 5,75 13 2 12,50 3 5 1,75 50 25 43,75 271,108 9 50 59 89 2547

51 0 YİĞİT KARAKUZU 11A 19 9 16,75 14 4 13,00 9 6 7,50 8 9 5,75 50 28 43,00 269,913 3 51 60 93 2622

52 0 EMİR BARLAS 10 20 15 16,25 14 5 12,75 10 6 8,50 8 11 5,25 52 37 42,75 269,203 1 52 61 95 2674

53 0 BURAK ÇIVGIN 12A 23 14 19,50 13 3 12,25 9 8 7,00 6 8 4,00 51 33 42,75 268,730 10 53 62 96 2706

54 0 EGEMEN ÇAĞLAR YILMAZ10 20 16 16,00 11 7 9,25 12 6 10,50 8 5 6,75 51 34 42,50 268,540 2 54 63 97 2720

55 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12 27 8 25,00 10 4 9,00 7 4 6,00 3 4 2,00 47 20 42,00 265,670 30 55 67 105 2943

56 0 ECEM ARSLAN 12 28 11 25,25 12 6 10,50 6 5 4,75 2 3 1,25 48 25 41,75 264,853 31 56 68 109 3010

57 0 SİNEM SUCU 12 28 11 25,25 11 6 9,50 7 4 6,00 1 1 0,75 47 22 41,50 264,078 32 57 70 111 3067

58 0 PINAR YILMAZ 12C 27 12 24,00 10 5 8,75 6 3 5,25 4 3 3,25 47 23 41,25 263,585 2 58 72 114 3108

59 0 ALİ KAAN KARAABALI 12A 27 13 23,75 13 4 12,00 1 6 -0,50 8 9 5,75 49 32 41,00 262,963 11 59 73 119 3162

60 0 AYŞEGÜL TAY 12 22 13 18,75 14 6 12,50 6 9 3,75 8 9 5,75 50 37 40,75 262,858 33 60 74 120 3172

61 0 FİDELYA PARLA 12 26 13 22,75 14 6 12,50 6 1 5,75 2 9 -0,25 48 29 40,75 262,098 34 61 75 122 3228

62 0 İREM ÇELİK 12A 23 12 20,00 13 6 11,50 10 3 9,25 0 2 -0,50 46 23 40,25 260,935 12 62 77 128 3325

63 0 ONUR ÇALIŞKAN 12 24 15 20,25 10 2 9,50 6 2 5,50 7 10 4,50 47 29 39,75 259,593 35 63 78 134 3435

64 0 BERKAY ALKAN 12A 26 14 22,50 13 4 12,00 1 6 -0,50 8 9 5,75 48 33 39,75 259,350 13 64 79 136 3456

65 0 NİL SU GEDİKLİ 12A 16 14 12,50 14 5 12,75 11 1 10,75 6 11 3,25 47 31 39,25 259,040 14 65 80 138 3480

66 0 NACİ KAAN KORALP 11 21 10 18,50 13 6 11,50 7 4 6,00 5 7 3,25 46 27 39,25 258,260 6 66 81 143 3552

67 0 ESİLA HİRA KUNDAKÇI 12 21 15 17,25 11 7 9,25 9 4 8,00 7 10 4,50 48 36 39,00 257,718 36 67 83 146 3602

68 0 EZGİ KAPAR 11 20 16 16,00 10 6 8,50 10 5 8,75 8 10 5,50 48 37 38,75 257,165 7 68 84 147 3645

69 0 AYBİKE GÜNEŞ 12 23 12 20,00 10 1 9,75 8 4 7,00 3 4 2,00 44 21 38,75 256,505 37 69 87 154 3712

70 0 EMİNE AKKOYUN 12 13 15 9,25 15 3 14,25 7 4 6,00 9 4 8,00 44 26 37,50 254,368 38 70 91 162 3923

71 0 BERRA ELVERİŞLİ 12 18 12 15,00 15 5 13,75 10 6 8,50 3 10 0,50 46 33 37,75 254,075 39 71 93 165 3961

72 0 YAĞMUR CANSU AYANDIN12 25 11 22,25 9 5 7,75 7 15 3,25 7 11 4,25 48 42 37,50 252,528 40 72 96 177 4116

73 0 SUDENAZ KIRÇAN 12 22 7 20,25 9 3 8,25 7 2 6,50 4 7 2,25 42 19 37,25 251,953 41 73 98 181 4175

74 0 ŞEBNEM ÖCAL 12 27 8 25,00 9 4 8,00 4 1 3,75 3 10 0,50 43 23 37,25 251,265 42 74 101 185 4249

75 0 HÜ*EYİN TALHA ÖRNEK12A 20 17 15,75 12 6 10,50 4 6 2,50 10 8 8,00 46 37 36,75 251,258 15 75 102 186 4251

76 0 YİĞİT DENİZ 12 16 18 11,50 15 5 13,75 14 13 10,75 4 15 0,25 49 51 36,25 249,990 43 76 104 196 4384

77 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12 24 11 21,25 8 6 6,50 6 1 5,75 4 4 3,00 42 22 36,50 249,588 44 77 105 201 4434

78 0 BELİNAY DAĞLI 12B 19 15 15,25 12 5 10,75 7 8 5,00 7 9 4,75 45 37 35,75 248,173 2 78 106 209 4598

79 0 EMİNE SUDE KÜÇÜK 12 21 18 16,50 12 3 11,25 5 4 4,00 6 9 3,75 44 34 35,50 247,215 45 79 111 220 4699

80 0 AYŞEGÜL AYYILDIZ 12 22 14 18,50 11 3 10,25 3 4 2,00 6 5 4,75 42 26 35,50 246,995 46 80 112 221 4720

81 0 EMİNE ŞEVVAL TOSUN 12A 23 9 20,75 9 3 8,25 4 3 3,25 4 3 3,25 40 18 35,50 246,643 16 81 114 224 4757

82 0 HATİCE SU ERGÜNEN   24 14 20,50 9 3 8,25 5 4 4,00 3 2 2,50 41 23 35,25 245,890 2 82 116 228 4833

83 0 RAVZANUR KARABACAK12B 20 15 16,25 12 5 10,75 3 6 1,50 8 6 6,50 43 32 35,00 245,848 3 83 117 229 4837

84 0 EREN ACAR 12D 18 15 14,25 12 5 10,75 6 8 4,00 8 9 5,75 44 37 34,75 245,323 2 84 120 237 4889

85 0 ENES KARAKAŞ 12 22 16 18,00 11 7 9,25 4 1 3,75 6 10 3,50 43 34 34,50 243,990 47 85 122 248 5047

86 0 ALPER ARSLAN 12A 16 20 11,00 11 8 9,00 13 13 9,75 7 12 4,00 47 53 33,75 242,655 17 86 123 255 5202

87 0 AYŞE KAVKACI 12 21 16 17,00 6 9 3,75 11 3 10,25 6 12 3,00 44 40 34,00 242,590 48 87 127 259 5217

88 0 MEHMETBERK ÖZYÜREK12 19 16 15,00 10 5 8,75 5 1 4,75 7 8 5,00 41 30 33,50 241,420 49 88 128 266 5353

89 0 ÖMER SALİH KOCA 12 20 20 15,00 12 8 10,00 4 6 2,50 6 5 4,75 42 39 32,25 237,635 50 89 136 293 5856

90 0 HAYRÜNNİSA GÖK 12A 22 16 18,00 11 8 9,00 4 3 3,25 5 13 1,75 42 40 32,00 236,370 18 90 138 299 6024

91 0 SELİN MERSİNLİ 12 22 12 19,00 9 6 7,50 5 3 4,25 3 7 1,25 39 28 32,00 236,220 51 91 140 301 6039

92 0 ŞEYMANUR DOĞRUER 12C 24 12 21,00 9 9 6,75 6 7 4,25 3 13 -0,25 42 41 31,75 235,145 3 92 145 308 6174

93 0 HAMZA BAŞARAN 12A 20 18 15,50 13 5 11,75 3 2 2,50 3 7 1,25 39 32 31,00 233,655 19 93 149 317 6355

94 0 ENES KOCA 11U 21 11 18,25 12 3 11,25 0 1 -0,25 3 5 1,75 36 20 31,00 233,318 1 94 150 318 6407

95 0 TUĞRUL EREN 12 18 18 13,50 11 7 9,25 9 6 7,50 2 6 0,50 40 37 30,75 233,130 52 95 153 324 6442

96 0 *NES DEMİR 10B 12 8 10,00 11 4 10,00 5 2 4,50 8 9 5,75 36 23 30,25 232,285 1 96 156 329 6569
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL TANIM TYT 0 170 346 1006 19323

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,7 14,5 13,08 8,5 5,6 7,09 4,3 3,7 3,34 3,4 4,7 2,22 32,8 28,4 25,73 212,010

Okul Ortalaması 19,7 13,4 16,38 10,3 5,1 8,97 6,9 5,1 5,62 5,9 7,7 4,01 42,8 31,3 34,98 245,680

KATILIMLAR

97 0 NEHİR GÖKCEN 12 25 7 23,25 2 2 1,50 7 5 5,75 2 7 0,25 36 21 30,75 231,853 53 97 161 338 6632

98 0 BERK ŞANOLAN 12B 17 18 12,50 11 6 9,50 5 4 4,00 6 10 3,50 39 38 29,50 229,605 4 98 165 356 6955

99 0 BİLGESU YEŞİLÇAM 12 23 11 20,25 9 5 7,75 3 5 1,75 35 21 29,75 229,283 54 99 168 361 7016

100 0 CEREN DEDEOĞLU 12 18 14 14,50 11 7 9,25 6 8 4,00 4 10 1,50 39 39 29,25 228,510 55 100 171 369 7113

101 0 AHMET ÇOLAKOĞLU 12 16 16 12,00 11 3 10,25 7 9 4,75 4 8 2,00 38 36 29,00 228,100 56 101 172 373 7178

102 0 MEHMET ARDA EREN  MA 13 9 10,75 13 4 12,00 5 4 4,00 4 8 2,00 35 25 28,75 227,508 1 102 173 379 7280

103 0 BEGÜM OK   18 11 15,25 13 4 12,00 2 5 0,75 3 9 0,75 36 29 28,75 226,873 3 103 176 383 7394

104 0 NURSEL KILIÇ 12 14 19 9,25 11 4 10,00 7 3 6,25 5 10 2,50 37 36 28,00 225,458 57 104 179 394 7607

105 0 NAZ KILIÇ 12A 21 15 17,25 10 7 8,25 3 2 2,50 3 12 0,00 37 36 28,00 224,318 20 105 181 403 7772

106 0 EMİRHAN KARAHAN 12 23 14 19,50 2 1 1,75 1 2 0,50 9 11 6,25 35 28 28,00 224,275 58 106 182 404 7775

107 0 İREM ERKLİ 11 17 13 13,75 10 6 8,50 4 2 3,50 4 8 2,00 35 29 27,75 224,098 8 107 183 407 7803

108 0 ÇAĞAN APIK 12 20 12 17,00 10 5 8,75 2 0 2,00 2 8 0,00 34 25 27,75 223,595 59 108 186 411 7876

109 0 MUSTAFA KÖSE  M 17 14 13,50 13 2 12,50 3 5 1,75 0 1 -0,25 33 22 27,50 223,285 1 109 188 416 7927

110 0 DİLA ÇAKIR 11A 18 10 15,50 10 5 8,75 4 4 3,00 2 7 0,25 34 26 27,50 223,045 4 110 190 418 7969

111 0 BAŞAK UYAN   19 18 14,50 10 1 9,75 3 5 1,75 4 11 1,25 36 35 27,25 222,460 4 111 192 422 8050

112 0 ŞEVVAL SARA 12 17 13 13,75 8 8 6,00 7 8 5,00 4 7 2,25 36 36 27,00 221,843 60 112 193 426 8149

113 0 ENES RAMAZAN BALABAN12F 12 23 6,25 14 5 12,75 5 18 0,50 9 8 7,00 40 54 26,50 221,498 1 113 194 429 8213

114 0 BEYZA GENÇ 12A 20 13 16,75 9 3 8,25 3 7 1,25 3 10 0,50 35 33 26,75 220,628 21 114 197 441 8358

115 0 ÖMER EGE TANRIKULU 12 16 10 13,50 8 4 7,00 5 4 4,00 4 8 2,00 33 26 26,50 220,355 61 115 198 446 8411

116 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12A 18 13 14,75 8 2 7,50 4 1 3,75 2 6 0,50 32 22 26,50 220,133 22 116 199 448 8453

117 0 RANA ÜLGEN TÜRKELİ  M 13 7 11,25 4 3 3,25 7 3 6,25 7 8 5,00 31 21 25,75 218,503 2 117 202 461 8746

118 0 HANZADE MORBEL 12 18 12 15,00 6 6 4,50 10 6 8,50 1 12 -2,00 35 36 26,00 218,490 62 118 203 462 8750

119 0 DAMLA ERTEM 12D 22 15 18,25 5 0 5,00 5 1 4,75 1 12 -2,00 33 28 26,00 218,068 3 119 204 469 8834

120 0 SELÇUK AKI 12 9 4 8,00 9 2 8,50 7 2 6,50 3 3 2,25 28 11 25,25 217,305 63 120 207 478 8952

121 0 KEMAL MELİK ASLAY 12 18 16 14,00 9 9 6,75 5 8 3,00 4 9 1,75 36 42 25,50 217,260 64 121 208 479 8957

122 0 BEYZANUR AĞIR 12 23 11 20,25 8 5 6,75 1 7 -0,75 1 7 -0,75 33 30 25,50 216,348 65 122 212 489 9112

123 0 MÜGE AKGÜL 12 17 12 14,00 11 3 10,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 30 20 25,00 215,670 66 123 214 496 9231

124 0 HASAN TUNÇ   16 24 10,00 11 8 9,00 5 6 3,50 5 11 2,25 37 49 24,75 215,535 5 124 215 498 9248

125 11194 SEDEF DEDEOĞLU 12 9 6 7,50 7 6 5,50 14 5 12,75 2 13 -1,25 32 30 24,50 214,965 67 125 217 501 9356

126 0 KÜBRA KEREKLİ 12A 18 11 15,25 10 4 9,00 1 3 0,25 1 3 0,25 30 21 24,75 214,773 23 126 220 505 9403

127 0 BÜKRE MİNARECİ  M 19 16 15,00 7 3 6,25 2 1 1,75 2 2 1,50 30 22 24,50 214,100 3 127 223 516 9522

128 0 ERSİN AKKOÇ 12A 13 10 10,50 12 8 10,00 1 6 -0,50 7 11 4,25 33 35 24,25 214,040 24 128 224 517 9532

129 0 NİDA ESİN 12A 17 17 12,75 10 7 8,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 31 27 24,25 213,558 25 129 225 524 9620

130 0 CEYDA TOPRAK 11A 16 23 10,25 11 6 9,50 5 11 2,25 5 12 2,00 37 52 24,00 213,228 5 130 226 526 9684

131 0 ATAKAN ATEŞ 12A 8 21 2,75 10 10 7,50 11 18 6,50 9 11 6,25 38 60 23,00 211,353 26 131 231 547 10042

132 0 İREM ÇİÇEK 12A 17 16 13,00 7 4 6,00 6 3 5,25 1 7 -0,75 31 30 23,50 211,250 27 132 232 548 10061

133 0 EGE GÜVEN 11 6 4 5,00 9 11 6,25 14 20 9,00 6 14 2,50 35 49 22,75 210,155 9 133 238 561 10236

134 0 EMİRALP ÇOBAN 11 17 13 13,75 9 5 7,75 2 1 1,75 1 5 -0,25 29 24 23,00 209,663 10 134 242 568 10322

135 0 NURULLAH CİHAN ARIK   7 10 4,50 12 8 10,00 5 3 4,25 7 13 3,75 31 34 22,50 209,515 6 135 243 570 10346

136 0 KEREM KIRCA 12 15 17 10,75 8 4 7,00 7 5 5,75 1 8 -1,00 31 34 22,50 208,513 68 136 246 578 10519

137 0 FATİH KURT  M 18 18 13,50 9 9 6,75 1 8 -1,00 5 7 3,25 33 42 22,50 208,325 4 137 247 579 10541

138 0 SAMİ AKÇİN 11 15 22 9,50 10 6 8,50 5 0 5,00 2 11 -0,75 32 39 22,25 207,930 11 138 250 587 10615

139 0 LÜTFÜ ÇFT 10A 11 19 6,25 9 7 7,25 7 0 7,00 4 10 1,50 31 36 22,00 207,688 1 139 252 590 10653

140 0 YAĞMUR KARAGÖZ 11 16 15 12,25 10 7 8,25 1 1 0,75 2 4 1,00 29 27 22,25 207,643 12 140 253 591 10662

141 0 OSMAN CURA 11 9 10 6,50 8 1 7,75 8 1 7,75 1 5 -0,25 26 17 21,75 206,830 13 141 254 595 10824

142 0 AHMET EMRE ÇİÇEK 11C 8 11 5,25 8 5 6,75 10 7 8,25 1 2 0,50 27 25 20,75 204,003 1 142 260 621 11340

143 0 ARDA YAŞAR KULA 12 14 18 9,50 8 6 6,50 2 2 1,50 4 4 3,00 28 30 20,50 202,795 69 143 264 636 11550

144 0 NİSANUR YÜM 12A 14 13 10,75 9 6 7,50 2 7 0,25 4 8 2,00 29 34 20,50 202,593 28 144 265 640 11593

                                                3 / 4



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL TANIM TYT 0 170 346 1006 19323

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,7 14,5 13,08 8,5 5,6 7,09 4,3 3,7 3,34 3,4 4,7 2,22 32,8 28,4 25,73 212,010

Okul Ortalaması 19,7 13,4 16,38 10,3 5,1 8,97 6,9 5,1 5,62 5,9 7,7 4,01 42,8 31,3 34,98 245,680

KATILIMLAR

145 0 ÇINAR BİRCAN 12C 17 17 12,75 2 1 1,75 4 12 1,00 8 12 5,00 31 42 20,50 202,453 4 145 267 643 11625

146 0 ZEYNEP AKTEPE 12A 11 21 5,75 9 10 6,50 8 2 7,50 4 16 0,00 32 49 19,75 200,898 29 146 272 656 11873

147 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12A 12 12 9,00 7 5 5,75 2 0 2,00 4 5 2,75 25 22 19,50 199,830 30 147 276 665 12053

148 0 TUNAHAN ŞENGÖR   9 8 7,00 8 5 6,75 1 3 0,25 7 7 5,25 25 23 19,25 199,435 7 148 277 666 12127

149 0 ONUR ÖZDEMİR 11D 18 19 13,25 9 10 6,50 0 2 -0,50 2 7 0,25 29 38 19,50 199,178 1 149 278 669 12170

150 0 CEYDA CÖMERT 12 17 20 12,00 5 7 3,25 4 6 2,50 3 8 1,00 29 41 18,75 197,105 70 150 283 690 12525

151 0 ENES TALHA ÇATAL 12 5 8 3,00 7 3 6,25 7 3 6,25 3 1 2,75 22 15 18,25 196,835 71 151 284 694 12583

152 0 ALPEREN EKŞİ 12Z 11 17 6,75 10 5 8,75 1 4 0,00 4 6 2,50 26 32 18,00 195,583 1 152 287 702 12803

153 0 İREM GÜLSÜM ACAR 12A 12 18 7,50 5 5 3,75 5 3 4,25 5 11 2,25 27 37 17,75 194,720 31 153 288 707 12931

154 0 FIRAT KUZEY 12 18 13 14,75 6 7 4,25 1 6 -0,50 2 10 -0,50 27 36 18,00 194,423 72 154 289 708 12982

155 0 SALİH KARAKOÇ  M 14 15 10,25 7 3 6,25 0 1 -0,25 3 6 1,50 24 25 17,75 194,333 5 155 290 709 12998

156 0 TUĞÇE NAZ NAYMANCI 12 14 22 8,50 9 7 7,25 3 10 0,50 4 11 1,25 30 50 17,50 193,795 73 156 291 713 13106

157 0 EMİR ARSLAN 12 16 16 12,00 6 6 4,50 1 5 -0,25 2 6 0,50 25 33 16,75 191,045 74 157 300 746 13580

158 0 MİNA ÖZTÜRK 12 15 13 11,75 4 5 2,75 2 1 1,75 3 11 0,25 24 30 16,50 190,313 75 158 301 752 13707

159 0 GÖKTUĞ YERALTI 12A 13 19 8,25 7 4 6,00 4 11 1,25 3 14 -0,50 27 48 15,00 186,208 32 159 308 790 14369

160 0 SERMEDAĞ COŞKUN ** 14 14 10,50 5 11 2,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 22 28 15,00 186,035 1 160 309 792 14402

161 0 BURAK EFE CANKILIÇ 10A 12 15 8,25 7 4 6,00 1 2 0,50 1 4 0,00 21 25 14,75 185,473 2 161 311 795 14480

162 0 İLHAN ERDEM *ANGÜL **A 10 11 7,25 5 9 2,75 8 18 3,50 4 12 1,00 27 50 14,50 184,888 1 162 312 800 14564

163 0 EMİR KILIÇ 12 13 18 8,50 8 9 5,75 2 13 -1,25 23 40 13,00 180,105 76 163 320 842 15242

164 0 REŞİT ACAR 12 13 17 8,75 4 7 2,25 3 6 1,50 2 12 -1,00 22 42 11,50 175,553 77 164 325 865 15831

165 0 ESRA AKSU 12B 14 17 9,75 3 10 0,50 3 7 1,25 20 34 11,50 175,513 5 165 326 866 15843

166 0 MELEK ZEYBEK 11A 7 9 4,75 7 7 5,25 2 8 0,00 3 9 0,75 19 33 10,75 173,878 6 166 327 879 16029

167 0 BURAK TEKECİ 12A 11 14 7,50 2 12 -1,00 2 4 1,00 1 3 0,25 16 33 7,75 164,440 33 167 338 928 16968

168 0 MUSTAFA GÜNGÖR 12A 6 6 4,50 2 5 0,75 8 11 5,25 157,300 34 168 341 950 17507

169 0 OSMAN KOCAGÖBEK 12A 3 3 2,25 2 3 1,25 5 6 3,50 152,278 35 169 342 965 17845

170 0  M 10 24 4,00 2 13 -1,25 2 17 -2,25 2 14 -1,50 16 68 -1,00 138,400 6 170 344 987 18409
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TANIM TYT 0

222,460 41,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

    -  0
BAŞAK UYAN 120 36 35 49 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8050.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 111 192 422 8050 % 41,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 18 3 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız bCAcDAeaBdBdDec E aBAe EcAdbcCbDeDBCaaED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 1 9 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız  bBCE B DCAC  AC         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız    C a Dda     A         c        a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 4 11 5 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız A ecDcbbd B E ebda d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 13 9 59

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 2 25

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 2 2 13

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

226,873 38,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

    -  0
BEGÜM OK 120 36 29 55 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7394.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 103 176 383 7394 % 38,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 11 11 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız  E  DC   CAcBdacaAdbA DdCE b  aCbDB DDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDbEC D  DddACECBAa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız bc   bC A  b         d                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız ab  DdcaE   e D e da

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 12 7 55

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 2 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 0 3 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

215,535 47,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

    -  0
HASAN TUNÇ 120 37 49 34 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9248.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 124 215 498 9248 % 47,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 24 0 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız cdbcaACeabBCDCaeEbbcAeaacAdacCEDBDBCaddc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız EDBCcAaeDCdeaCAC cbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız b      D   E  dACb    b     d     C  c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız edebccdcaBB E dE aD 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 13 9 59

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 15 2 2 13

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

245,890 25,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

    -  0
HATİCE SU ERGÜNEN 120 41 23 56 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4833.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 82 116 228 4833 % 25,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız DCAADACbBEBCDbBeEDbBed EEACbEed ebBCeadD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız  DBCE     dC CbCEB d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız A d    bE   b BAC                 a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız     D b d B E       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 11 10 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 1 1 7

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



TANIM TYT 0

209,515 53,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

    -  0
NURULLAH CİHAN ARIK 120 31 34 55 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10346.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 135 243 570 10346 % 53,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 10 23 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız DdAcDdCD d  e B d   e     Cb        bb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız dDBCEABcDCdeabbCEcDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız A  C   Da                         aa  AC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 7 13 0 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız baecDBEadcBdEadECdac

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 3 5 14

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 1 0 7

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

199,435 62,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

    -  0
TUNAHAN ŞENGÖR 120 25 23 72 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12127.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 148 277 666 12127 % 62,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 8 23 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız  CAcaAeD E dcCB b b       Ce      B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız aDBCEba Dbc    C B A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız e           b   C                 a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız  a eDc D B dE eEaEDb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 4 3 18

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



TANIM TYT 0

313,048 3,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

    -  0
ZEYNEP ERALP 120 63 21 36 57 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(700.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 13 13 21 700 % 3,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız BEBCDeBDDCAcBEdEDACDACcdCEDaBAaCEDBaDDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDbEC D  aeCACcCBAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız DE aB CdA      D EE                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız ba  DdaBEaADaBDA ECE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 17 5 77

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 3 0 20

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



TANIM TYT 0

138,400 95,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

 M  -  0

120 16 68 36 -1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18409.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 170 344 987 18409 % 95,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 24 6 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız aCAccAb abdaDCa cab Aeda ACcc a BbaCaacb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 20 2 13 5 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız dbeecbB bdc c       Acba 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 17 11 -2,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 17 21 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız dcdbcd adabcdCc  b b  Dc d              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 14 4 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız b  bbdcDd  dbdcEdcce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 6 11 27

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 0 2 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 3 20

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 4 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 15 1 7 7

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 2 0

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

214,100 49,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

 M  -  0
BÜKRE MİNARECİ 120 30 22 68 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9522.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 127 223 516 9522 % 49,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız eCAdDAC  dB DCd E bBAcEccdCacCEDebBCaaEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız a BCEb     Ca ACE        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız        DE   b                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız   D Dc  d           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 13 8 59

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 0 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



TANIM TYT 0

208,325 54,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

 M  -  0
FATİH KURT 120 33 42 45 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10541.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 137 247 579 10541 % 54,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 18 4 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız  CAcaACc cc ce DEbCcAeEEcAaccCEDeDBCaaEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız EDBCEbB c debaACceaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 7 23 -1,75 % 0

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 1 8 31 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız b  e     a     c      e   b a   Ce      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız e D Da Dd  A bc Cc b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 12 10 55

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 0 5 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

223,285 41,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

 M  -  0
MUSTAFA KÖSE 120 33 22 65 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7927.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 109 188 416 7927 % 41,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 14 9 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız  CAdDA   E  Db  b bBeaaEcACbcCEDBbBbaCcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız EDBCE   DCdCb ACEB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız A  b   Daa     A        b             c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız         e           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 11 9 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 2 25

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 1 2 7

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



TANIM TYT 0

218,503 45,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

 M  -  0
RANA ÜLGEN TÜRKELİ 120 31 21 68 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8746.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 117 202 461 8746 % 45,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız BcBeD    C c             Eb BAaaEDB DDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız     Ea   AbcC     A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız b   BAC AE C   ec        A              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız  ab edcaECA d a BECE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 9 3 41

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 2 2 13

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



TANIM TYT 0

194,333 67,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

 M  -  0
SALİH KARAKOÇ 120 24 25 71 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12998.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 155 290 709 12998 % 67,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 15 11 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız  dBCDCBDeCAdadEEDdbcAbccdba         DDd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDaE  DBAbc             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 0 30 0,00 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız                                 a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız DEeeeeeeE           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 6 7 27

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



TANIM TYT 0

227,508 37,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

 MA  -  0
MEHMET ARDA EREN 120 35 25 60 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7280.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 102 173 379 7280 % 37,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 9 18 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız  dBbDCB D ebBbEcDdb ACDE E b            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBD EC DaADdCACcCBd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız DE  cA  b  C C                  de      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız Dd  becaE  bbB  B  a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 5 3 23

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 15 3 0 20

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

186,035 74,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

**  -  0
SERMEDAĞ COŞKUN 120 22 28 70 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14402.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 160 309 792 14402 % 74,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 14 12 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız     DC   dAce  E A bbCbdeE bBAaaEbBbDbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBe Ee bddbdC  cbBde     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız   a                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız D d DA      d       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 11 9 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



TANIM TYT 0

184,888 75,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

**A  -  0
İLHAN ERDEM *ANGÜL 120 27 50 43 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14564.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 162 312 800 14564 % 75,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 11 19 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız  CAcDAbb    eC Db aaAa a A    EDea      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız cbBCdbeeDddC bA          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 17 6 2,75 % 9

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 8 18 14 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız    CAddDcEddC debbdcBc cdb dCeE   e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 4 12 4 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız ceebbedbd   E BEbaDe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 7 6 32

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 2 50

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 15 5 8 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 2 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 1 20

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

268,540 14,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

10  -  0
EGEMEN ÇAĞLAR YILMAZ 120 51 34 35 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2720.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 54 63 97 2720 % 14,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız  cBbDCcbbCAABdEEaAeDAab Cb bBAaedDB DDdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDbEb DabbeCACECB e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 12 6 22 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız DEE BAC A  e C D d D   b ccB B  e       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız Dde   dBE ADde   ECE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 13 7 59

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 3 0 75

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 5 3 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



TANIM TYT 0

269,203 13,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

10  -  0
EMİR BARLAS 120 52 37 31 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2674.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 52 61 95 2674 % 13,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız DCAcDACb EBaDee E bBAcEEEdCcEdEDebB aa c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız aDBCEAaee dCDCACEBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız A    CCDE d dCcAC  b B            ae B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız bbedDedadBBdE eECEDe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 11 9 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 15 3 1 20

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



TANIM TYT 0

185,473 74,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

10A  -  0
BURAK EFE CANKILIÇ 120 21 25 74 14 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14480.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 161 311 795 14480 % 74,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 15 13 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız  CdcaAb  bB DCdcb b Aa E ACDdC Deb b a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız c BCE a D A a AC   e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız       C  a     c                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız de  D  cd           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 6 8 27

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 0 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 1 1 7

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



TANIM TYT 0

207,688 55,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

10A  -  0
LÜTFÜ ÇFT 120 31 36 53 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10653.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 139 252 590 10653 % 55,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 19 10 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız     bC eaCAcccdcaeCbA  cdb bBAbe  BbDDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBbEECaDdAce   ECdd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 0 24 6,00 % 20

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 0 33 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız D    AC A  C C                  C       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız cbb DdcBE  ba a  Eaa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 9 11 41

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 3 0 20

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

232,285 34,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

10B  -  0
*NES DEMİR 120 36 23 61 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6569.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 96 156 329 6569 % 34,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 8 20 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız  CAcDAbD E bDCc EbbBA    Aa c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız  DBCE B DCdCb  CcBaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız    C  CD       eC c B                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız bbD Deb CBBAbdd CaDc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 8 2 36

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 3 1 20

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

301,013 5,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  0
ALİ OKTAY ATAR 120 61 30 29 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1084.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 18 20 31 1084 % 5,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız BEBCDCecDCAcBEEcDAeDACeECEDbBAa  D cD   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDEECeDaAbdCACECBbb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız ba  B C A  CcCdDAE      deE B   d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız babaDccBECdDdBDABECE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 12 4 55

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 2 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 5 2 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



TANIM TYT 0

271,560 13,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  0
AYŞEGÜL SEYHAN 120 51 30 39 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2519.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 49 58 86 2519 % 13,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız  d  eeB DCAceEEbaACbdCbdCEbCBAaeEDcEDeBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBD EC DBA  CbCECBd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız D  eBAC A CC C           b      aB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız DadeecB E dDCBDbecCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 12 10 55

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 3 0 20

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 1 20

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



TANIM TYT 0

210,155 52,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  0
EGE GÜVEN 120 35 49 36 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10236.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 133 238 561 10236 % 52,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız bCAcDdCDBb                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız aDBCEecbcCdCaCbCdabA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 18 0 7,50 % 25

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 14 20 6 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız AbbCdCeDEcabbbdACeAbBcDAEbccdbEaC a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 14 0 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız dCebDcbadBedEbdEadDc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 3 1 14

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 2 50

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 15 7 8 47

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 2 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 2 20

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

209,663 53,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  0
EMİRALP ÇOBAN 120 29 24 67 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10322.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 134 242 568 10322 % 53,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 13 10 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız  C cDAbb E  eb  E eBAeEdEACccCdDBbBCaC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız  DBCEd  DCceaa CEB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız    C   Dd                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız e e b     a  e   E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 13 7 59

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 1 0 7

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



TANIM TYT 0

257,165 18,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  0
EZGİ KAPAR 120 48 37 35 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3645.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 68 84 147 3645 % 18,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız  dBa C acCAcadbdDAC AaDdCcbCBAaCEDBaDDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBe EC cB DeCbCEC ba     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız DE dBAC A  C C  Ad c       B d  a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız DaceeccBE eDCdcc ECE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 15 6 68

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 5 2 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



TANIM TYT 0

224,098 40,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  0
İREM ERKLİ 120 35 29 56 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7803.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 107 183 407 7803 % 40,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 13 10 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız eC cDAbD EBbDe  E a  cEEc db dEDdDBCa ED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız EbBCE  D CdCcCbCEa c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız c  *A  DE                            B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız e e  e  da AE  ECaeb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 11 6 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 1 1 7

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

324,010 2,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  0
MELİS GÜNA Y 120 68 27 25 61 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(459.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 9 9 14 459 % 2,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız  EBCDCB DCAceEaEDACDACccCEbbBAaaEDBbDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDbEC cBADAdACECBA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız DE CBAC AEaecC DAE  B           aB    b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız DdeaedBaEaADCaDABECa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 18 4 82

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 3 0 75

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 6 2 40

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 1 20

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

258,260 18,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  0
NACİ KAAN KORALP 120 46 27 47 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3552.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 66 81 143 3552 % 18,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 10 9 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız  Ce DACa c bDbB E CBA b cACDd EDBDBCabED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız EDBCEAa DCeCaCb     dBbCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız A  C C DE   b dAC d             b       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız   De cb aB db e CED 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 15 6 68

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 15 3 1 20

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



TANIM TYT 0

206,830 56,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  0
OSMAN CURA 120 26 17 77 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10824.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 141 254 595 10824 % 56,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 10 21 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız Bb  aade CAb                  aeEeBdDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDbEC   A   AC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 1 31 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız D   BAC A   AC        cC                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız Dbbaa c             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 6 5 27

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 4 1 27

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



TANIM TYT 0

277,288 11,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  0
PINAR TÖBÜ 120 52 25 43 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2168.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 44 51 74 2168 % 11,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız DCAcDAaD bBbDCB b bBAB EEeC cCEDdDBCCCED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız aDBCEbd cCdCbCAC B d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız A  C C D  C    bC c  B AE               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız   e ccbaCB AE BECac 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 17 5 77

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 4 1 27

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

207,930 54,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  0
SAMİ AKÇİN 120 32 39 49 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10615.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 138 250 587 10615 % 54,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 22 3 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız ecadeCBeaCAcc EEDdbDAbbddEabBAabdeB DDd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDEEC bB bdbACcC b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız DE C       C         C                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 11 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız cce ebcaEad a    E d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 11 9 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 3 0 75

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 2 0 13

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

207,643 55,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  0
YAĞMUR KARAGÖZ 120 29 27 64 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10662.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 140 253 591 10662 % 55,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 15 9 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız     De   CdAddEcDA eACbceE aBeadaDdEDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDEEC   badCACcbBde     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız D   d                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız     e      c   c ECa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 11 10 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 15 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

281,083 10,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  0
ZEHRANUR SÜRÜCÜLER 120 55 32 33 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1943.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 38 43 64 1943 % 10,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız BEBbDeBDDCAbBaEdaACDACbcCEDCBAaacDBaDbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDbECeDBbaeCACECBAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız DE  dAC A  C             d a    d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız DbA DcceE dDbdDAB bd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 13 9 59

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 15 2 1 13

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

213,228 50,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11A  -  0
CEYDA TOPRAK 120 37 52 31 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9684.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 130 226 526 9684 % 50,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 23 1 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız cEBbDeebDdccBEaEadCeAabaeE bBAaeaaeEDDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDdECe BA dCACcC da     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 8 18 2,00 % 7

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 5 11 24 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız bE a  C A  C  a  c     dacb   d  acD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 12 3 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız bEe bbceE dDdeDbB db

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 10 12 45

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 2 25

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 1 3 7

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

285,228 8,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11A  -  0
CEYLİN ÇETİN 120 56 31 33 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1717.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 34 37 54 1717 % 8,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız DCbcDACD EBbDCBeEbbBAcEaEAaDceEDBeBCeCED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız EDBCEbB DCdeDCAbc Dd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 5 7 28 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız b  C   DEb  b  AC            e    a d c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız e eeDcEDCBa ECBECEDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 18 4 82

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 2 1 13

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



TANIM TYT 0

223,045 41,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11A  -  0
DİLA ÇAKIR 120 34 26 60 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7969.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 110 190 418 7969 % 41,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 10 12 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız  CA DAC  a  ee  E bBeeEEcAba   DBDBCaCED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız  DBCEe  D dCaCACcBb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız A  C   ba   b B C                 a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız   e eca d      ECcc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 14 4 64

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 2 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 1 1 7

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

173,878 82,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11A  -  0
MELEK ZEYBEK 120 19 33 68 10 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16029.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 166 327 879 16029 % 82,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 9 24 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız d  d CB cCdcB EdDAb   cc                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CeDccb D  ccCAC   bD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 2 8 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız Da  B b b              b     d  aac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız cbe Dbca  A d    Eda

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 3 3 14

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 3 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

289,863 7,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11A  -  0
RÜZGAR EFE ALADAĞ 120 56 25 39 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1506.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 28 31 46 1506 % 7,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız  CAcDAC BEaCeCB E bBAcdEbACDdCdDBDBCa Ec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız EDBCEb  DCcCaCACEB b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız A      Dd     BAC   dB  d         aBA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız b ecD dDCB dECBECEDc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 15 5 68

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 1 2 7

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 1 40

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



TANIM TYT 0

269,913 13,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11A  -  0
YİĞİT KARAKUZU 120 50 28 42 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2622.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 51 60 93 2622 % 13,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 9 12 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız  CAcDAdD cB DCBeE CBABE cAa dC     bCe D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız EDBCEcB DCdCbaACEB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız A    C DEaC   d   c   DAE D  c    a  d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız eaD bc caB AEeBECaDc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 11 5 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 3 1 75

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 15 5 0 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

310,468 3,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11B  -  0
METİN KARAYAĞCI 120 64 30 26 56 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(767.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 14 14 23 767 % 3,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız DCeADACDBEBCDeBeEbbBABdEcACadeEDe BbabcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız aDBCEAB DCdCaCAC   e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 15 6 19 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız A  C CCDE Cc  B CbdEBBDAc         Cac   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız beD DeEDdB dECBECEDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 12 9 55

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 3 0 75

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 6 2 40

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 2 20

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



TANIM TYT 0

204,003 58,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11C  -  0
AHMET EMRE ÇİÇEK 120 27 25 68 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11340.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 142 260 621 11340 % 58,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 11 21 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız    eeC   eA d b D  a  bc E d  aC    DbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDEEe DdA d   cbB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız  bE  A  c  d C DAEE    b   B e CdBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız   b  c B            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 7 4 32

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 7 2 47

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 2 20

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



TANIM TYT 0

199,178 62,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11D  -  0
ONUR ÖZDEMİR 120 29 38 53 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12170.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 149 278 669 12170 % 62,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 19 3 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız aEBCaC e CAceEEdDAbeACaEda aBAdaEecaDbBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDcECcceAbcCAacCcb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız                        b       a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız Dcd   c E   d e   da

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 10 12 45

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

233,318 33,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11U  -  0
ENES KOCA 120 36 20 64 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6407.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 94 150 318 6407 % 33,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 11 8 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız  CbcDAbD E  Dee E bBAcEE ACcdd DBDBCaCED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız EDBCEAd  CdCbCACE        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız c                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız c ebDc  C   E   e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 15 5 68

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



TANIM TYT 0

228,100 37,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
AHMET ÇOLAKOĞLU 120 38 36 46 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7178.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 101 172 373 7178 % 37,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 16 8 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız  c dcCB DCAAc   DdbbAaaddE aBceaEDB DDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDbECeDBA cC    BA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 7 9 24 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız bEbCBA     CcC   Edc d b      c a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız DdACe c   de    Bada

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 11 9 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 2 50

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 4 5 27

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

202,795 59,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
ARDA YAŞAR KULA 120 28 30 62 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11550.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 143 264 636 11550 % 59,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 18 8 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız  CAADddD c   b  b bBAeaEbAbcbacDcbBCeeED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız EDBC be D deb dCEB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız d  d   D        C                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız     b  D Ba E    cDc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 10 12 45

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

292,678 7,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
ASLINUR KARAKURT 120 57 25 38 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1399.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 25 28 42 1399 % 7,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız BEBbeeBDDCAABdaEaACDACbdCEb BAeeEDB DbBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 1 5 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBD EC D ADe AC CBAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız DEE BbCbAE aAC D b       da B   a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız ba  e aBE ADC    E E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 14 7 64

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 3 0 75

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 3 3 20

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



TANIM TYT 0

256,505 19,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
AYBİKE GÜNEŞ 120 44 21 55 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3712.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 69 87 154 3712 % 19,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız  EBCDCB  CAcB acaAeDACadCE bBAeeEDeEDbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 1 9 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBD EC D b    CEC A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız DE  BbC A  C   DAd       da             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız     e c Ed  d D   C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 14 8 64

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 3 2 20

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



TANIM TYT 0

242,590 27,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
AYŞE KAVKACI 120 44 40 36 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5217.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 87 127 259 5217 % 27,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız  b CabBeDCAcebEcaAbDACbddE aBcCCEDBEDDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBebEa D  ecCcaE dd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız DEbCBAC A  C     EED d    a             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 12 2 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız DaeCad aE dcdBDbBadb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 14 8 64

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 3 1 75

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 5 1 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

249,588 22,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
AYŞE NAZ YEĞİT 120 42 22 56 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4434.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 77 105 201 4434 % 22,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız BddCDea DCAceEc DACDAC  dEebBAa EDBEDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CB aE  D b ddACcCdA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız D   B C A                   B A a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız DE  e c     d Dd E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 16 3 73

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 0 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



TANIM TYT 0

246,995 24,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
AYŞEGÜL AYYILDIZ 120 42 26 52 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4720.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 80 112 221 4720 % 24,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız eCdcDACD dBCDea E aBAedEEAa aeEDBDBCeCdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız  DBCEA   CdCca CEB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız c  C   b    b BbC                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız   e c E d BdE eECE  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 17 5 77

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 1 2 7

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



TANIM TYT 0

262,858 16,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
AYŞEGÜL TAY 120 50 37 33 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3172.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 60 74 120 3172 % 16,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız DCAbDAeDeEa Db  E CBAB dcACcEdEDBDBCaedb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız EDBCEbBeDCdCDCAbcBeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 7 17 4,25 % 14

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 6 9 25 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız b dd C DE e b  bC A     c    D     a  c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız bdD DedcCBadE B CaDd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 14 8 64

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 1 4 7

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 2 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

265,670 15,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
AYŞENAZ BALTAŞ 120 47 20 53 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2943.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 55 67 105 2943 % 15,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız BEBbD BDDCbcB  EDAC eCDb EDCBbeCEDBEDbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CB  Eb D A dCdCEC Ae     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız DE  BAC e C        D     d  c   d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız Db         bd    ECc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 14 5 64

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 0 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 2 0 13

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

290,330 7,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
AYŞENUR AKÇAMAN 120 57 28 35 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1491.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 27 30 45 1491 % 7,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız BcBbDeB DCAcB aEDACDAdbdCEbCBAaCEDBcDbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDEEb DBAadCAaECBAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız Dd  BAC   eb CC                 a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız DddbebeBECA aB ABECa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 17 5 77

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 3 1 20

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

297,280 6,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  11208
AZRA MOLLA 120 57 17 46 52 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1229.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 21 23 34 1229 % 6,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız BEBCDCBDDCAABEaEDACDAabcCEDCBACCEDBdDbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDaE  bae dCcCEC AD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız D ECB   A      e            B A         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız D   e  aE d d DA EC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 19 3 86

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 3 0 75

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



TANIM TYT 0

300,733 5,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
BATIN CAN 120 62 34 24 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1091.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 19 21 32 1091 % 5,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız ccBeDCB DCdcB EEDAbDAC cCE CBAaCEDdEDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDaEC  BA dCcC b AD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 10 8 9,50 % 32

Geometri 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 13 15 12 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız DEc BACbA CCcCCD Eb   cabd  eacCe de a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız DEbCDecBE Acd DA ECa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 18 4 82

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 6 4 40

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 3 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

279,223 10,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
BELİNAY DALGİZ 120 55 36 29 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2042.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 40 46 68 2042 % 10,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 17 3 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız  E  DCaebCAceEccDAdDACbcdEeaBAaddDBEDDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDaEC DBbadCAaEdBAa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız DE dBAC A  C C   E       A     CdaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız DabCDecaEbADbdDABECa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 14 8 64

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 4 0 27

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 2 20

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

254,075 20,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
BERRA ELVERİŞLİ 120 46 33 41 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3961.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 71 93 165 3961 % 20,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 12 10 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız  EBaD Be CAbeEEEDAeDACD eb b  aC   EccBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBaEECbDBAeeCACECBAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız D   BAC A  b C D   D dc eA   a   a   C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız Dbe eba    ba  dBEdc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 8 7 36

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 4 3 27

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 1 20

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

299,273 5,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
BEYZA NUR YILDIZ 120 60 29 31 52 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1141.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 20 22 33 1141 % 5,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız DCAcDAbDBEBbDCBDEcbeABb cACDbeEDeeBbd Ee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız aDBCEAd DCdC CbC BbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız A  b C D  ac  BAC   BBDAE Dc            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız  aD DaEDaBBAEaBECaDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 11 10 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 7 3 47

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

216,348 47,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
BEYZANUR AĞIR 120 33 30 57 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9112.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 122 212 489 9112 % 47,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız eEBCD B  CAcB acDAbDACacdE  BAaeEDBaDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CB aEC    bcCdaEC A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 1 7 32 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız       C e  d    b   d      c    a d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 7 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız D b e  a   cd    d a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 14 7 64

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 0 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 0 4 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

285,625 8,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
BEYZANUR YAMAN 120 53 18 49 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1697.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 32 35 52 1697 % 8,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız BEBC     CA BEEEDAa ACbECEbbBAdeEDB DDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CB*aEC D  DdCACECBd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız Da      A  C                B   eB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız DabCe cBE d dBDA ECE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 16 3 73

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 1 0 7

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 1 20

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



TANIM TYT 0

229,283 36,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
BİLGESU YEŞİLÇAM 120 35 21 64 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7016.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 99 168 361 7016 % 36,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız DCecDAebBEBCDe  b C  eEaEAaDECE BbBCaCED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız    CEAB eCdCDCbb B b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız     Dc cdB  b B    d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 13 6 59

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



TANIM TYT 0

277,490 11,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
BORA ALTINIŞIK 120 56 41 23 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2152.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 43 50 72 2152 % 11,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız BEBbDCBDDCAcBdaEadCDAdbbCEebBAabdDBEDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDaECaDabbeCACcCBAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 8 14 6,00 % 20

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 8 9 23 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız DE  BAC A  d de  Ea  d b b  aB  d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız DEebebaaECAcbeDdBECc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 16 6 73

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 2 6 13

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

284,543 9,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
BURCU CEYHAN 120 55 27 38 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1757.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 35 39 56 1757 % 9,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız BEBbDeBecCAbBEEEDAbDACbECEDbBAabEDBEDbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDaEC e bDdCACcCBAe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız D   B C A      D E       c      a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız DE  eccaE AadBDdB Cc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 17 5 77

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 2 0 13

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

223,595 40,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
ÇAĞAN APIK 120 34 25 61 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7876.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 108 186 411 7876 % 40,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız  CAcDdb  b b eB E CBABdE ACbcCbDeDBCeCED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız baBCEb  DCdCDCbCE        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız A  C                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız   e  cd dBedd  E a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 13 7 59

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 1 0 7

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

228,510 36,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
CEREN DEDEOĞLU 120 39 39 42 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7113.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 100 171 369 7113 % 36,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız     eC   CAceaEcDdCbAabEeE bBAaCdDeEDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBeEEa babbdCACECBA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 8 17 3,00 % 10

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 8 26 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız bc   bC A db  C  d   dEe     B  C       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız cEebed aE  Dd  dBc a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 15 7 68

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 2 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 2 5 13

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

197,105 64,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
CEYDA CÖMERT 120 29 41 50 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12525.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 150 283 690 12525 % 64,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 20 3 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız ccBCDacebdAbeEbcDAdDACac EabcAab De DDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CB bc  Dae edA cC        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız D   B C    C b   dd         a b a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız D d DA a   ede  cbd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 11 8 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 0 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 1 3 7

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



TANIM TYT 0

272,055 12,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
CEYLİN İKRA SEZEN 120 52 33 35 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2487.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 48 57 85 2487 % 12,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız  E bDeBDDCAccEEcaACDAacECE aBAaaEDeE    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDEEa  Bb cCbCcCeAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 6 23 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız DEbadbCeA  C  CDA  D     e B B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız cdbCDecaE A CaDdBECd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 12 6 55

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 2 50

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 15 6 1 40

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

264,853 15,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
ECEM ARSLAN 120 48 25 47 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3010.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 56 68 109 3010 % 15,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız BdBeDeBDDCAcBEEEDAbDeCDcCE eBAaeEDBEDbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBD EbeDaAadCdCECBA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız DE  BAC e     C        b d  c   d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız Db          d    E b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 15 7 68

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 2 1 13

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

290,363 7,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
ELİF ECRİN BİLEN 120 56 24 40 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1488.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 26 29 44 1488 % 7,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız BEBCDeBDDCAcBdEEDACDACbdCEDdBAaeEa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDbEb   e ee C CB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 0 19 11,00 % 37

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 14 2 24 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız D  CB C A  CAC D           BB bCaBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız cEA DdcBEddDdBDd ECb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 11 5 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 5 0 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 1 40

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

254,368 20,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
EMİNE AKKOYUN 120 44 26 50 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3923.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 70 91 162 3923 % 20,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 15 12 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız  E bDCcDedcABdEEaAdDA bceb dBAa d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDEEC DBADdCbCECBd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız D   B C    C C  Ad     b        aaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız Dde D BBE  b BDAB  a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 7 7 32

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 3 2 20

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 2 20

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

247,215 24,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
EMİNE SUDE KÜÇÜK 120 44 34 42 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4699.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 79 111 220 4699 % 24,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 18 1 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız DCAcaAbDBcBbDea cDbBABbEcAabEeEDBDBbeebD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız EDBCE c D dCD AbEB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız A  C   D   c  e C   d             eB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız cbe bcEca  dE BECcD 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 12 10 55

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 15 1 2 7

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 1 20

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

191,045 70,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
EMİR ARSLAN 120 25 33 62 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13580.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 157 300 746 13580 % 70,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 16 8 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız aCAccAC BdB eCcDE bBAcdEcACbddE cb Cb   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız  aBCEce D e b  C  aA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız     bd c a      C                 b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız be bDc Dd     d     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 9 7 41

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 2 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



TANIM TYT 0

180,105 78,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
EMİR KILIÇ 120 23 40 57 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15242.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 163 320 842 15242 % 78,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 18 9 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız  CAcedbD b  DC eE d  a EcACbcecDdDBbadcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız  eBCE cD edCaCdCcBed     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 2 13 5 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız e Deccb a cdcCa dbb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 8 12 36

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

320,725 2,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
EMİRHAN ATILMIŞ 120 67 28 25 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(513.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 10 10 15 513 % 2,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız DCAADACeBbBeDeBeEDbBABEdEACbddEDebBCbaED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız EDBCEedeDCdCDCACEBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 0 21 9,00 % 30

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız A CC   DE     BAC     D        bC dB  cC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız bCDdDcbDCBeAECBECaDd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 14 8 64

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 3 0 20

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 2 20

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

224,275 40,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
EMİRHAN KARAHAN 120 35 28 57 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7775.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 106 182 404 7775 % 40,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız cCAADAba EBeDeaDEbbBABaEEACb dEDBbBCa Ee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız     Eb         C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız A              b                  a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız AbecDadcdBBdEdeECcDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 13 7 59

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

243,990 26,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
ENES KARAKAŞ 120 43 34 43 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5047.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 85 122 248 5047 % 26,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız BEBdDCBcDCecdEEEDdb A bcdEbaBcaCEDeEDbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBD ECDDBAbdddCdC be     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız D   BbC A                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız bbeaDeeBE  baBDAc  d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 13 8 59

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

196,835 65,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
ENES TALHA ÇATAL 120 22 15 83 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12583.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 151 284 694 12583 % 65,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 8 27 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız  CAcaAbe d           BdacA              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız  DBCEA  bCd    C d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız A    C  E      A    d   EE  e     dB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız A   Dc         E    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 2 4 9

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 4 2 27

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 1 20

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



TANIM TYT 0

257,718 18,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
ESİLA HİRA KUNDAKÇI 120 48 36 36 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3602.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 67 83 146 3602 % 18,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız eEBbD Bc CA c dEDAbDACbddEabBAaCcDBEDbBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBD Eb caADdCbCcCBAe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız DE  ebC A    C DAa       A      eB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız Db CedcBd  cdBedeECE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 14 7 64

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 15 3 2 20

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 1 20

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



TANIM TYT 0

317,235 3,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
FEVZİ BURAK ERYILMAZ 120 65 24 31 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(597.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 12 12 20 597 % 3,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız BEBeDCBcDdAcdEEEDACDA bcCEbCBAaCEDeEDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDaECDDBAbdCdCECBbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız DE dBbC AE C                  b         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız DEbCDeeBECdDaBDABECa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 19 3 86

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 1 1 7

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

262,098 16,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
FİDELYA PARLA 120 48 29 43 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3228.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 61 75 122 3228 % 16,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız  EeaDaBDcCAcBEEcDAdDACbECEbbeAaCEDBEDbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDcEbbDBAbeCACECBAe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız DEE   C    C  C     d                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız b d  c B  ebd  Ae eb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 16 6 73

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 3 0 75

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 2 1 13

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

194,423 67,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
FIRAT KUZEY 120 27 36 57 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12982.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 154 289 708 12982 % 67,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 13 9 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız adBbbC DDCe  bEEDAbDAaadCb CBAaeE B D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBebE eDBc     Eddd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız bbddcA                         e        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 2 10 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız cbe Dca E  a   dd da

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 12 5 55

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 4 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 15 1 0 7

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

218,490 45,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
HANZADE MORBEL 120 35 36 49 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8750.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 118 203 462 8750 % 45,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 12 10 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız  CAcDACD EBbeee c bBAe aEACbdCEDBD  a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız  eBCEcB  CdC acd         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız A   A  ba C C BbC   BBaAE       e     b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 5 2 -1,25 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 1 12 7 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız e e bc cdead    eEed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 13 4 59

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 2 25

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 5 2 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



TANIM TYT 0

283,583 9,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
İLTERİŞ KIRKPINAR 120 58 41 21 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1811.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 36 41 60 1811 % 9,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız bCAbDACDBEBbDeBcbbCBABdEEACDEebDebBCabdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız EDBCEAB DCdbaCbCEBbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 10 9 8,50 % 28

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 13 11 16 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız bc   CCDd  cb BbC dbB DAEEDcd   a CB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız bbebccE deeAE BE dD 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 13 9 59

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 8 5 53

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

308,963 4,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
IRMAK ÇAKICI 120 64 31 25 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(819.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 15 15 24 819 % 4,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız BEBCDCBDDCb Bd EDAbDAabcCEDaBAaCdDeEDbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDd     eDdCACcCBAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 6 8 14,50 % 48

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 18 8 14 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız DE dBAC ccC  C DAE bB cC cEBBBb aB    C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız D   eeeBECdDaBDdeE a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 16 6 73

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 8 2 53

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 1 20

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

217,260 46,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
KEMAL MELİK ASLAY 120 36 42 42 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8957.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 121 208 479 8957 % 46,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 16 6 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız db  DC   CAccdEcDddbAdDECc bBAdacDBEDDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDace DBAbdCdCc dAe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 5 8 27 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız Dc  BAb A    C       d b     c  ded     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız bbe e c E ADdB  ec a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 13 9 59

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 2 2 13

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 3 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

208,513 54,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
KEREM KIRCA 120 31 34 55 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10519.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 136 246 578 10519 % 54,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 17 8 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız  CecDdbDcdBeDed E aBA  EcACbcCa Bb  abED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız  DBCEA  DC  a  Cc ed     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız b  C C DEa  b BAC b               d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 8 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız b e cc  d a E   dc  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 10 9 45

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 3 1 20

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

241,420 27,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
MEHMETBERK ÖZYÜREK 120 41 30 49 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5353.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 88 128 266 5353 % 27,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız  CAcDAbD E CDea b bBAcEEdeCccdcDeDBCaeED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız  DBCEcB  edCaCbCEB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız b      DE     BAC                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız e e  cdc eaAE BECaDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 11 11 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 1 0 7

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

281,428 9,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
MELİS SOLAK 120 54 28 38 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1921.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 37 42 61 1921 % 9,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız DCAcDAb  bB eCBe DCBABdEcACDdCEDBDBbaeED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız EDBCEbc c dC CACcB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 9 10 21 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız A CCcCdbd  ce B   e B  A       C  aBdd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız   e D  D B AE BECaDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 14 6 64

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 2 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 4 4 27

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 2 40

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

190,313 70,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
MİNA ÖZTÜRK 120 24 30 66 16 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13707.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 158 301 752 13707 % 70,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 13 12 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız  cBdDC  eCbc  EEad  Aabc E bBAdCEDe DD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CB  c  b   eCbC d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız D    Ad                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 11 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız cdca d B d  d DeBcdc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 11 5 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 0 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 1 0 7

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

215,670 47,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
MÜGE AKGÜL 120 30 20 70 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9231.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 123 214 496 9231 % 47,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 12 11 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız DCAcDAbD EBbe        c bEACadd DBbBCaeED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız bDBCEd   C C CACE eA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız A  b              b               a  Bc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız     c               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 11 6 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



TANIM TYT 0

231,853 34,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
NEHİR GÖKCEN 120 36 21 63 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6632.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 97 161 338 6632 % 34,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız BEBeDCBDDCAbBEE*DACDACbEaEDbBAaC        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız C a  C     c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız b   B C A  C           b ddB e  CB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız cdd e  *E   d     Cb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 11 3 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 2 1 13

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

225,458 39,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
NURSEL KILIÇ 120 37 36 47 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7607.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 104 179 394 7607 % 39,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 19 7 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız  CAcDACDcd b ea bebcAB acACbce DcD CaeaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız EDBCbAd DCdC C CcB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız A  C   DE  Eb BcC                 a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız  Ce Ded daBdc eEdaD 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 10 10 45

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 2 2 13

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

220,355 43,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
ÖMER EGE TANRIKULU 120 33 26 61 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8411.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 115 198 446 8411 % 43,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 10 14 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız  CAADcdD E eDe  E bBAe EdAbc dEDB     E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız  aBCEA eDC CceA          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız          a    B C A a     DcC     e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız b ecDc ca B EC  e  b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 10 5 45

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 2 2 13

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



TANIM TYT 0

286,448 8,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
ÖMER NURETTİN ALABAY 120 59 42 19 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1660.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 30 33 50 1660 % 8,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız  EBdDeBceCAbcEEcDA DACDcCE bBAaaEDedDbBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDbE cDBbbdeA  CBA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 8 7 13,00 % 43

Geometri 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 12 12 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız Dc CBAC Ac bACC AEdcd Ea AEa B  dB e eb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız DEbbebcBECAcdBDdBEdE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 12 9 55

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 7 6 47

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 2 20

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



TANIM TYT 0

237,635 30,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
ÖMER SALİH KOCA 120 42 39 39 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5856.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 89 136 293 5856 % 30,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 20 0 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız BdBbDCacDCAcBEacDAabbacbCEbbBcaCEeaEDDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBabEbeDBdDdCACECBcb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız b   BAC A  be          b  aa            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız DE  e   b  cC  AaEC*

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 12 10 55

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 1 4 7

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

342,133 1,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
ONAT SIRRI ORBAY 120 75 31 14 67 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(213.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 4 4 9 213 % 1,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız DCccDACDBEBbDeBDEDbBABEbEACbcCbDeDBCeCED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız EDBCEbBaDCdCbCAbEBbb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 5 10 13,75 % 46

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 20 6 14 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız AE d C Da CE  B C dE BD dEDcCD C  eBABA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız ACDc*BaDaBBdECBECcDd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 17 5 77

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 6 3 40

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 1 60

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

259,593 17,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
ONUR ÇALIŞKAN 120 47 29 44 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3435.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 63 78 134 3435 % 17,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız DCdcDACDBcdbDCB EbbBAcbEEAaDcdcDBeBCaCED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız EeBCE     ACbCA     A  C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız A    C D    b BAC c                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız ceecDcE dd dE BaCEDd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 17 5 77

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 0 40

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 2 1 13

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



TANIM TYT 0

175,553 81,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
REŞİT ACAR 120 22 42 56 11 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15831.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 77 164 325 865 15831 % 81,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 17 10 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız  bAcDdbbBcadbCBeb bdA E cACeEdEbBD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız dbc EbB DCe cd           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 6 21 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız     be D   E ac C b  d                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 12 6 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız debebcda e AEec    d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 8 8 36

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 0 2 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 15 1 2 7

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



TANIM TYT 0

278,168 10,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
ŞEBNEM ARSLAN 120 55 37 28 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2104.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 42 49 71 2104 % 10,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 17 1 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız DCAbbdbDBEBCeeBeEabBABdacAC cCcDBDBCaeEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız aDBCEAa DedCDCcCEB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız b  b C DE aEC BAC d dBDb                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız baDeDcdDdeaAE BECEDd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 12 10 55

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 5 3 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



TANIM TYT 0

251,265 21,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
ŞEBNEM ÖCAL 120 43 23 54 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4249.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 74 101 185 4249 % 21,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız DCAADACD E bDe  E bBABEEcACadCEDBDBCaeED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız ED CE     dCbCACEd d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız    C C eE       C                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız   eeDcc bB dE   dacd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 17 5 77

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 0 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 2 0 13

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

214,965 48,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  11194
SEDEF DEDEOĞLU 120 32 30 58 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9356.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 125 217 501 9356 % 48,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız  b CD    CAA  b D    CbE      Cd      ab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBD EC b   edb  CBdb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız D E BAC A   ACC  E cd Ea AEa    dB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 2 13 5 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız Dbb ebcad  bdBcde  b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 3 3 14

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 6 4 40

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 1 20

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

217,305 46,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
SELÇUK AKI 120 28 11 81 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8952.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 120 207 478 8952 % 46,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız   Ab A D E   e  E  BA  EdA  d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız E BCE     d D ACE eA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız A    C  dE  b BA    B   E               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız    d cE e     B   D 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 6 3 27

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 0 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 4 1 27

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



TANIM TYT 0

236,220 31,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
SELİN MERSİNLİ 120 39 28 53 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6039.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 91 140 301 6039 % 31,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız B  CDCaeDCAbB bEDAe ACbECE dBAaaEee DbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDdE  c  edCACcbBA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız DE    C b  d     E D            a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız Dbe e ce    d e  EC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 14 6 64

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 2 1 13

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



TANIM TYT 0

288,925 8,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
SEMİH SAKCI 120 58 34 28 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1561.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 29 32 49 1561 % 8,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız DCAbDdbDeEBCDCBbEbbBABEabACbdCEDBeBCaa  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız bDBCEAB DCdCaC CEBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 7 19 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız A  CACd a  cC BAC   B DAE  B   C  dcbd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız  aeecc DdBcdb   CaDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 13 7 59

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 10 2 67

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 3 20

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

320,453 2,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
SENA ŞENKUL 120 68 32 20 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(520.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 11 11 16 520 % 2,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız BEBCeeBbDCAbdEaEDACDACcbCEebBAa EDeEDbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDaEC DeADACACEC AD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 18 6 16 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız D  CB C AECdA  DAE D  ca A BBBbCdB c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız DEeaeeaaE bcCeDdBECa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 16 5 73

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 6 3 40

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 1 20

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

301,105 5,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
ŞEVKET Ö *L 120 59 22 39 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1081.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 17 19 30 1081 % 5,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız  dBbDCB DCAcB EEDACDACcdCbeCBA bEDedDD C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDEE  D bbAaACECBA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız D   BbC  ECd C  Ad D                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız DEbaeccBE ADCBDABECa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 15 5 68

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 3 3 20

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

221,843 42,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
ŞEVVAL SARA 120 36 36 48 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8149.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 112 193 426 8149 % 42,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 13 10 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız DdAcDAdDBEBeDbB   aBAe EcbCa dcDBeB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız  DdCEAc cbdCaadC B A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 7 8 25 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız A  CA  bE     eb  d    Ab         aa BAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız  be D a C abE  *Ca  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 8 7 36

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 15 3 2 20

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

264,078 15,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
SİNEM SUCU 120 47 22 51 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3067.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 57 70 111 3067 % 15,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız cEBCDCB DCAcBdaEDAeDACbdCEbCBAaeEDBdDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDbECc  Aa CACECdda     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız DE  B   A    C DA      a b      ae      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız b                E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 17 5 77

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 3 1 20

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



TANIM TYT 0

251,953 21,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
SUDENAZ KIRÇAN 120 42 19 59 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4175.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 73 98 181 4175 % 21,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 7 11 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız      e   CAcB EEDAbDACbbCE CBAaCEDB DeBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CB  E  D A dCb ECBd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız DE  BbC A dC    A                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız  b  D cBE dbd D  c a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 16 5 73

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 0 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 2 1 13

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

193,795 67,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
TUĞÇE NAZ NAYMANCI 120 30 50 40 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13106.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 156 291 713 13106 % 67,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 22 4 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız accdcb D CAAedEcDACbAebcda beAaeaDBcDbB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CdadE   BAeeCAdEC Ae     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 9 18 0,75 % 3

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 10 27 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız Dbaed C bb C    c  a         c  d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 11 5 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız Dbeae     cbeBDecbCc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 9 12 41

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 0 2 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 3 25

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 15 1 2 7

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

233,130 33,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
TUĞRUL EREN 120 40 37 43 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6442.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 95 153 324 6442 % 33,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 18 4 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız cE  DC eDCAcBEEcDAebACaceb bcbeedDBbDbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBabEC DcAacCACEeBd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız DEE BAC    CeCb    cd    A a    d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız  bc eb  E   eB     a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 9 13 41

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 3 0 75

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 3 5 20

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

295,363 6,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
TUNA NEHİR KARĞIN 120 58 26 36 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1288.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 23 25 37 1288 % 6,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız  CAcDACDcEBaDCB b bBABdEcACb CEDdDBbaeEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız aDBCEAae C CbCbCEB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 0 21 9,00 % 30

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 11 0 29 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız AE  A  DE     BAC       E             AC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız dCDbeaEDbBaAEaBECaDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 14 7 64

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 3 0 20

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

275,115 11,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
TÜRKER ÖZKAYA 120 54 37 29 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2304.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 47 55 80 2304 % 11,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız BEBbDCBc Cecc EcDAeDACbcCEDCBAaabeebDeBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDaEC DeADdCACECBAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Matematik 40 6 9 25 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız DE  BbC b    C  Ab       e  d d dad     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız DaeaeecBE dDbBDABECa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 12 10 55

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 2 2 13

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 3 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

344,335 1,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
YAĞIZEFESERBEST 120 75 28 17 68 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(201.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 2 7 201 % 1,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız BEBCbCBeDCAcBEacDACeACbECEDaBAaaEDBEDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDEECeDeADACACcCBAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 13 10 17 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız DE C ACbcd  ACCDbE D  c    B   eeBbeb   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız DEbCDAcaEaADCBDAeECE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 18 4 82

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 3 0 75

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 8 2 53

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 3 20

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



TANIM TYT 0

252,528 21,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
YAĞMUR CANSU AYANDIN 120 48 42 30 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4116.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 72 96 177 4116 % 21,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız  bBCDeB D AAcbEcDAeDACDd bbCBAaCEDBcDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBD EC c    CbCEdBbb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 12 11 4,00 % 13

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 7 15 18 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız bEE BbC A  bcCd Adcece b     c ba     d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız Dbd ebcBE dcdBebeECE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 14 7 64

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 2 10 13

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



TANIM TYT 0

276,155 11,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
YAĞMUR KOCABAŞ 120 51 23 46 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2236.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 45 52 76 2236 % 11,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız DCAbDAd B BebeB EaaBABEEcACabC DBDBCaCdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız  DBCEbB  adC CbCEB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 0 21 9,00 % 30

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız A  C C DE           B D E   C     aa B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız   e DcaDd  AE BE aD 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 14 6 64

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 6 0 40

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

337,130 1,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
YAREN AYSAL 120 71 22 27 65 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(256.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 6 6 11 256 % 1,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız DCAADAdDBEBCeeBcEDbBABEbcACbcCEDebBCaCED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız EDBCEbB DC CDCdCEB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız AE  AC D   cC BAC  aB D EED     a   c b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız A DcDeEDCBBAE BECcDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 15 7 68

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 9 1 60

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

249,990 22,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
YİĞİT DENİZ 120 49 51 20 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4384.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 76 104 196 4384 % 22,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 18 6 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız eCAADAb cE CDC eb  BAcbbdAdccd DcbBbaeED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız EDBCEABDDCdbDCbeEBDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 7 10 11,25 % 38

Geometri 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 14 13 13 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız A  b CCDE  cC deC   d DAEdDcCDdb eeB eb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 1 6 0 -0,50 % 0

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 4 15 1 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız e abbcbabdddEdadCEDc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 10 10 45

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 15 8 6 53

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 3 20

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



TANIM TYT 0

295,958 6,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
YİĞİT USTA 120 59 28 33 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1272.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 22 24 36 1272 % 6,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız BEBbDCBDDCAccdEEDACeACbddEDCBAaCaDBEDDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDEEb DBcadCACEb d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız Da  BbC A  C CC            B  c aB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız DabbD cdE A dBDABECa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 16 6 73

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 4 1 27

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 1 20

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

346,225 0,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
ZEYNEPNUR DOĞANER 120 74 21 25 68 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(188.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 6 188 % 0,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız DCAbDAdDBEBCDeBDEDbBABEEEACbdCEDBDBCaCEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız aDBCEA DDCdCDCACEd d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız AE b C D  d   BACCc B DAE          B  A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız AaedcBEDCBBAEaBECaDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 17 5 77

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 6 1 40

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

342,890 1,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
AHMETHAN DOĞANAY 120 73 22 25 67 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(205.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 3 3 8 205 % 1,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız DCecDA DBEBbDCB EDaBABEaEAabdC DBDBCCCED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız EDBCEAB DCdCDCdCEBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 12 7 21 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız AEdC C DEE cC dbC e BB         C  ec    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız AaecDcEDCBBAECBECaDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 19 1 86

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 3 0 75

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 15 4 2 27

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 2 20

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

262,963 16,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
ALİ KAAN KARAABALI 120 49 32 39 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3162.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 59 73 119 3162 % 16,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız BEBbDCBDDCAcBdaEadCDAdbbCEebBAaCdDBEDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDEEC DBbbdCACEC b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız ba  cbC    b                    a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız Ddc ebecE A aBDdBECb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 17 5 77

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 2 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 15 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

301,268 5,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
ALİ YASİN ŞENTUNA 120 63 38 19 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1077.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 16 18 29 1077 % 5,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız BcBbDeBDbCbcBEEccACcAabcCEDbBAaCEDBcDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDbECbDBbedCACEbcdD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 7 11 10,25 % 34

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 13 9 18 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız DE ed CeAE CdCCD E Da  b e  B  bC b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız DEbaDAaBE AcCBaABECa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 15 7 68

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 15 6 3 40

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 1 20

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

242,655 26,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
ALPER ARSLAN 120 47 53 20 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5202.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 86 123 255 5202 % 26,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 20 4 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız  d bbCde CAccEEcDACDACbdeb bBAaCdeBccDdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBaEEC DebDdCdCECade     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 10 9 8,50 % 28

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 13 13 14 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız DE CBAC Ab CACCc d eceaa dd    baBdD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 12 1 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız DceaDbccEbdbCBDdB dc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 11 11 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 3 0 75

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 5 7 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 2 20

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

271,108 13,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
ARDA PALALI 120 50 25 45 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2547.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 50 59 89 2547 % 13,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız DCAcDACD cB DeB EDbBAB EcA DECcDBDBCaedD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız bDBCEba  edCcC CcBbb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 1 16 12,75 % 43

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 13 2 25 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız A  C C DE     BAC   B DAEaD       a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız A D bc ad  dE       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 16 6 73

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 8 1 53

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



TANIM TYT 0

211,353 51,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
ATAKAN ATEŞ 120 38 60 22 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10042.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 131 231 547 10042 % 51,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 21 11 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız  EdeeC e CAccbbEDdCbbdbcebaacAad        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDaEaeDaAecCcCcCBbc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 11 11 5,25 % 18

Geometri 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Matematik 40 11 18 11 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız acEeBACeeaCC          caCddB edbaadeECbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız DbAacccaEadDCdDABcCd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 5 9 23

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 3 25

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 3 2 20

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 3 40

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

259,350 17,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
BERKAY ALKAN 120 48 33 39 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3456.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 64 79 136 3456 % 17,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız BEBbDCBDDCAcBdaEadCDAdbbCEebBAabdDBEDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDEEC DBbbdCACEC b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız ba  cbC    b                    a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız Ddc ebecE A aBDdBECb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 16 6 73

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 2 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 15 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

336,568 1,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
BERRAK ŞEKER 120 73 31 16 65 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(261.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 7 7 12 261 % 1,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız BEBbDCBDDCAbBabcDACaACbdCEDbBAaCEDBbDbBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDaECcDBbDdCbCECBAa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 5 10 13,75 % 46

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 16 8 16 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız DE CBAC A  C   DAEED dc  caBBeb aaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız DEACDbBaECADCBDdBECa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 15 7 68

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 3 0 75

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 8 2 53

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 2 20

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

220,628 43,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
BEYZA GENÇ 120 35 33 52 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8358.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 114 197 441 8358 % 43,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 13 7 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız  cB cCBe Cdcc EEDACbd DcCa bBAaC DBEDbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CB bE   B  dCACEC b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Matematik 40 3 7 30 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız Db  B a      C         b      c aab     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız DaeCeb  E d de  e ad

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 15 6 68

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 0 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 1 1 7

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 3 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

268,730 14,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
BURAK ÇIVGIN 120 51 33 36 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2706.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 53 62 96 2706 % 14,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız DCebDAeDBcBecea bDbBABbEEAC dC DBbBCaCED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız EDBCEb  DCdC CdCEB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 6 15 7,50 % 25

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 9 8 23 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız A  C CebE d   BAC e    AEa   e    da    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız   e bcbDa BdE  ECaDd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 15 6 68

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 2 25

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 5 2 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

164,440 87,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
BURAK TEKECİ 120 16 33 71 7 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16968.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 167 338 928 16968 % 87,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 14 15 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız  CcAaA b  BbbC  d CB BbacACD e  e dad   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 12 6 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız bedCb   bedbbdcbE        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız A bCdee                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız deDb                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 4 9 18

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 0 2 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 1 3 7

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



TANIM TYT 0

199,830 62,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
CEYLİNNAZ YILMAZ 120 25 22 73 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12053.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 147 276 665 12053 % 62,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 12 16 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız  cB ee   ebce EED b ACc e   BAa E c D BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBD E  DaA dCba d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız D       A                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız Db     BE  Ddd    ba

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 9 5 41

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

246,643 24,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
EMİNE ŞEVVAL TOSUN 120 40 18 62 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4757.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 81 114 224 4757 % 24,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız  C cDAbD EcC CabEeCBAB EcA bEC DBDBCa ED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız   BCEb  D    aACcBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız        D    b BA       Ad         d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız     DccDC B      a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 17 3 77

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 0 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 2 2 13

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

214,040 49,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
ERSİN AKKOÇ 120 33 35 52 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9532.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 128 224 517 9532 % 49,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 10 17 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız   AbDAbb    cC e  bBA dE dCac EDBDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız bDBCEbBDDCdeadcCEBaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız  b d   D a     e             a    a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız ddDbDcbDaa dECB eEcd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 10 4 45

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



TANIM TYT 0

186,208 74,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
GÖKTUĞ YERALTI 120 27 48 45 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14369.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 159 308 790 14369 % 74,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 19 8 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız  CbcbAbD d  DC Dc bBeaEabbbccaEccDBC  Eb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız aDBCEeB DCc a            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 9 18 0,75 % 3

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 4 11 25 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız e  CA  ea C    bdbc    c d    b   e  B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 14 3 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız eabdedbbCdB d ad aDb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 9 11 41

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 2 25

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 2 3 13

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

233,655 32,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
HAMZA BAŞARAN 120 39 32 49 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6355.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 93 149 317 6355 % 32,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 18 2 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız DCAcDAeeBbBbeeB b aBAcEEdAaDceEDBbBbeaED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız EDBCEdc DCddbCACE DA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız A      b      B e       E               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız e  bbcbed  AE    E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 11 11 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 1 0 7

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



TANIM TYT 0

236,370 31,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
HAYRÜNNİSA GÖK 120 42 40 38 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6024.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 90 138 299 6024 % 31,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız  EBdDCdecCAbcdEEDAdDbCcdCE aBAadEcBcDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDEECbe bcdCAaECBba     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız Da   AC    b C   b                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 13 2 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız bde eecaE ADbBedBcec

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 15 7 68

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 2 2 13

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

251,258 22,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
HÜ*EYİN TALHA ÖRNEK 120 46 37 37 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4251.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 75 102 186 4251 % 22,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 17 3 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız DCAADAbD E bDCa EebBecbbcACadCEeeDeCaaED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız cDBCEb  DbcCaCAdEBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız Ac C  dD b cb  bC                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız bCedDcb dBBdE BECaDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 13 9 59

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 1 4 7

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

279,448 10,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
İBRAHİM ETHEM KIRKIL 120 57 43 20 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2025.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 39 45 67 2025 % 10,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 17 0 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız cCAADdeDcbBCDCaDbbbBAeaEEACccdcDBbBCaCED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız bDBCEAe DCddbCACEBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 10 18 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız AEdC CdDE  E bBACed B  e      a  edB   b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız baDeDcdcaeBbEb ECEDd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 14 8 64

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 5 2 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 2 20

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



TANIM TYT 0

260,935 17,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
İREM ÇELİK 120 46 23 51 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3325.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 62 77 128 3325 % 17,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız  d  DeBDDCAcB EEDAdDAabaCE aBAaaEaBaDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CaDdEC DBcbdCdCECBAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız Db aB CbAE  AC                A CB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız c  a                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 15 7 68

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 2 25

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 2 0 13

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



TANIM TYT 0

211,250 52,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
İREM ÇİÇEK 120 31 30 59 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10061.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 132 232 548 10061 % 52,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 16 7 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız  E bDC  DCecc  cDAbaACbdCb CBAaeaeedDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDbE    A e b EC b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız bEa   C    CA   A             bC        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 7 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız   cae c   Abdd      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 11 11 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 2 25

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 3 0 20

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



TANIM TYT 0

194,720 66,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
İREM GÜLSÜM ACAR 120 27 37 56 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12931.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 153 288 707 12931 % 66,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 18 10 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız adBeeCcDaCdceacEDdbcACDaaEcbBA          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDaECeccb               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız DaE  AC    C                    da      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız Dbb Dbc d  bdBadBEda

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 7 5 32

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 2 0 13

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

214,773 48,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
KÜBRA KEREKLİ 120 30 21 69 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9403.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 126 220 505 9403 % 48,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 11 11 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız  EBCDC   CAA dEEDd edac eE bBea E B DeBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CB EE   c cdCdCECBA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız b   d   c       A                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız c   D  a    d       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 10 7 45

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 0 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 15 1 0 7

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



TANIM TYT 0

278,190 10,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
M TAHA KARAKÖSE 120 53 28 39 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2102.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 41 48 70 2102 % 10,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız BEBbDCe DCA c aEDAbDdCbbCEcbBAaaEDBEDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDdEC  BAadCA Eb  D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız DbE BACCA CC   D E                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız DddaebcBEabDb D  Eea

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 17 5 77

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 4 0 27

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

285,433 8,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
MERVE SİMLA KAVUKÇU 120 56 31 33 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1707.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 33 36 53 1707 % 8,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız DC cDAdD EBbDCBDaabBABdEcAacdecDBDBbeCED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız EDBCEd  DCdCDCACEceA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız AE C   eE C   BAC     DA          aB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız bCe beccaBBdE BECaDd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 14 8 64

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 4 0 27

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 1 20

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

341,523 1,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
MİNE NUR YILMAZ 120 73 23 24 67 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(215.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 5 5 10 215 % 1,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız DCAcDACDBEBCDCB EDaBABdEEAacdCEDBDBCaCED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız EDBCE d cCdCbCACEBeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 2 15 12,50 % 42

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız A C    DE C C BbC d BBDAE     bC  C   AC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız bae DaEcdBBAECaECaDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 20 2 91

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 3 0 75

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 5 1 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 1 40

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

157,300 90,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
MUSTAFA GÜNGÖR 120 8 11 101 5 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17507.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 168 341 950 17507 % 90,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız  E CDCae Cdca Eb                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız Dde D      cd   e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 1 1 5

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



TANIM TYT 0

224,318 40,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
NAZ KILIÇ 120 37 36 47 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7772.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 105 181 403 7772 % 40,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız  CAcDAC  dBaeCB EbbBAeaEEACbcdcDBbBCaaED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız EDBCE d DadCeCcCa eA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız    C   Dc    C e                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 5 2 -1,25 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 3 12 5 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız e e Dcbbb adc cEeE e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 15 6 68

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 1 1 7

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



TANIM TYT 0

334,203 1,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
NEHİR BAHRİŞ 120 74 38 8 64 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(289.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 8 8 13 289 % 1,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız BEBCDCBeDCAcBEEEDAeDACbdCEcbBAaeEeBcDbBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDaEC DBbDdCACECBda     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 10 4 13,50 % 45

Geometri 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Matematik 40 19 14 7 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız DcE BbCbAbCbACCDAE D dca eEdBBACd* e  Ce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız DEAaeccBEdADCBDABECa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 14 8 64

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 7 6 47

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

213,558 49,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
NİDA ESİN 120 31 27 62 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9620.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 129 225 524 9620 % 49,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 17 6 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız  c bcC   CecBdEceAeDACcceb aBAaCaDBbDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBabE  c AadCACECaAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız     BA  b  C C                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız a           d       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 13 9 59

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 3 0 20

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



TANIM TYT 0

259,040 18,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
NİL SU GEDİKLİ 120 47 31 42 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3480.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 65 80 138 3480 % 18,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 14 10 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız B BbDC  DCAcB EEDAebAabcdEabBed dDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDaEbeDBADeCACcC AD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 0 21 9,00 % 30

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız D E BAC A  C    AE              aBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız Dbeaeec c dDd DbBECa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 8 8 36

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 4 0 27

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 1 40

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

202,593 60,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
NİSANUR YÜM 120 29 34 57 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11593.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 144 265 640 11593 % 60,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 13 13 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız  eAcDdd  b  ebB b  BAB EddCDc  DBDBC ad 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız  DBCa c Dbda CACEB d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 7 22 -0,75 % 0

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 2 7 31 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız    e   a    b abb        E   e    C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız  eDeDc  dac    ECa d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 8 9 36

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 15 1 3 7

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

152,278 92,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
OSMAN KOCAGÖBEK 120 5 6 109 3 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17845.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 169 342 965 17845 % 92,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız  CAcaA e                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız AaaaA                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 1 2 5

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 1 1 7

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



TANIM TYT 0

220,133 43,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
RAHİME NAZ ÇAKIR 120 32 22 66 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8453.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 116 199 448 8453 % 43,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 13 9 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız cbcbee  DCAcc dEDAC ACadd  CBAa EDB DDB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBD      e e  CECBA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız D   B C                       A a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız c   e     dDd  dB  b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 13 4 59

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

200,898 61,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
ZEYNEP AKTEPE 120 32 49 39 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11873.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 146 272 656 11873 % 61,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 21 8 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız dEcdbbcaaCAcd EcDAbbAdbad       bccEDDaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDEEe DecaeecCEdBda     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız DaE BAC A  C           C       a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 16 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız cbebeccdabcDCeDdBcdb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 7 10 32

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 3 0 20

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

248,173 23,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12B  -  0
BELİNAY DAĞLI 120 45 37 38 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4598.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 78 106 209 4598 % 23,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız  bBaDCBaDCAcddEcDAbDACbdeEcaBAa  D  DbB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDEEC  cdbdCAaECBA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 7 8 25 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız ba  BAC A  d  Ca E  d  C   a    d  e    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız c d ee BE AcdeeABECa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 11 6 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 2 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 4 4 27

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

285,768 8,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12B  -  605
BERAT YAĞIZ AKKANLI 120 57 35 28 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1694.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 31 34 51 1694 % 8,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 17 1 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız Bb bDCaeDCAcBEEcDACabCadCbbaBAaaEDeEDDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBaaEC  ebDdCACECBAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız Da  d CbA    C DAEED Cc    BB           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız DabCeAcBEdb dBDdBECE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 13 9 59

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 15 8 1 53

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



TANIM TYT 0

229,605 35,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12B  -  0
BERK ŞANOLAN 120 39 38 43 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6955.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 98 165 356 6955 % 35,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 18 5 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız cb bDea DdAce EbaACDAaabdEDbBAa EDcbDDB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDEEC adbbdCAa C AD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız aE   AC A    C           d      aa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız DEdaDbcBcddDa   Bcb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 12 8 55

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 2 0 13

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



TANIM TYT 0

175,513 81,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12B  -  0
ESRA AKSU 120 20 34 66 11 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15843.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 165 326 866 15843 % 81,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 17 9 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız      A  BEebDeceEeeBAe aEbCade DebBCaaED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 9 19 -0,25 % 0

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 3 10 27 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız ccCbd bD  abe c                   a    C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız ee bD  cd B d e    A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 10 8 45

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 15 0 5 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



TANIM TYT 0

245,848 25,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12B  -  0
RAVZANUR KARABACAK 120 43 32 45 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4837.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 83 117 229 4837 % 25,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız bCAbDACD b bD BeEDCBABdacAbb e DcbBCaaED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız EDBCEbB DedCbC CEB d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız b      ed     BbC                 aB  b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız    bDcdDdc AE B CaDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 13 6 59

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 2 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 1 20

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

202,453 60,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12C  -  0
ÇINAR BİRCAN 120 31 42 47 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11625.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 145 267 643 11625 % 60,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 17 6 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız eCAbDdbDabBdDeBeE bBAcbEEAaD C    abeeED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız                  BbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 9 17 1,75 % 6

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 4 12 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız A     CcdE d dccad  B b           a e b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız bCbcDcEbCaadEbBcCaDb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 10 7 45

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 2 25

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 15 2 3 13

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

293,688 7,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12C  -  0
EREN BAGRIYANIK 120 59 33 28 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1365.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 24 27 40 1365 % 7,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 17 4 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız DCAbDACbBbBb e cE bBABEEc abdCEDebebbeED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız EDBCEbe DbACDCACcBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 6 10 12,50 % 42

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 15 6 19 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız AECCeC D cCcb BbCd  BBDAE         C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız ACDADcEcd   E ecCEeA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 11 10 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 6 4 40

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



TANIM TYT 0

263,585 16,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12C  -  0
PINAR YILMAZ 120 47 23 50 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3108.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 58 72 114 3108 % 16,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız BEBaDCBDDCAbB aEDAaDAabcCEDbaAaeEDBaDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBaaE  D  DdCdCcCBA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız Dc  dAC A       Ad        E             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız D   e  B   c B  Ba  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 16 6 73

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 15 2 1 13

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



TANIM TYT 0

235,145 31,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12C  -  0
ŞEYMANUR DOĞRUER 120 42 41 37 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6174.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 92 145 308 6174 % 31,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız DCccaAdD EcaDCB EDCBAB EcACDcd DebBCaCED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız aeBCEbB a dCaCdCcBeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 7 17 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 7 27 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız Abbd C Db     BAC cd    a               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 3 13 4 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız deb ccEDda bEae  acd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 13 8 59

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 2 2 13

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

218,068 45,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12D  -  0
DAMLA ERTEM 120 33 28 59 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8834.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 119 204 469 8834 % 45,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız  CAcDdbDBbd DCa EebBABEEcACbcCbDeDBCeeED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız  DBCEA                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız A  C C Da     B                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 6 0 -1,50 % 0

TYT Fen 20 1 12 7 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız   e  cd bBe b dcdabb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 14 8 64

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 2 0 13

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

245,323 25,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12D  -  0
EREN ACAR 120 44 37 39 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4889.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 84 120 237 4889 % 25,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 15 7 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız  c eeb   CAcBEadDAbDAbadCE aBAaeEDe DDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDaE  DebDcCACEC Ab     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 6 8 26 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız Da  Bde A  d CC          d  c   aBd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız DdbaDca Ede C ecBECE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 14 7 64

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 2 2 13

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 2 20

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



TANIM TYT 0

275,215 11,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12D  -  0
MERVE PAŞAOĞLU 120 52 28 40 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2297.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 46 54 79 2297 % 11,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız DdAbDAbDBdBCDbBDEbbBABEEEACbcCcDeDBCdaaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız aDBCE    CdeeCcCE aA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 0 22 8,00 % 27

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 0 31 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız A  CA  D      BAC A                B    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız e eeD bcd BAE BECdDd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 14 8 64

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 15 3 0 20

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



TANIM TYT 0

221,498 42,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12F  -  0
ENES RAMAZAN BALABAN 120 40 54 26 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8213.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 113 194 429 8213 % 42,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 23 5 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B DCAADACDBEBCDCBDEDCBABEEEACDECEDBDBCCCED

Cevaplarınız cCAcDAee b  DCeeb bBAeaddAacEedeeb babED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B EDBCEABDDCACDCACEBDAABDCD

Cevaplarınız EaBCEAB cCdCcCACEBbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 18 7 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 18 17 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B AECCACCDEECECCBACCAEBBDAEEDBCDECCBCBABAC

Cevaplarınız cbaCcbdDbcCbCdabdCbaaee                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B ACDADBEDCBBAECBECEDA

Cevaplarınız eaDbDcEDC  dE BdCEed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 9 12 41

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 2 50

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 15 2 7 13

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 2 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 2 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



TANIM TYT 0

195,583 66,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12Z  -  0
ALPEREN EKŞİ 120 26 32 62 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12803.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 152 287 702 12803 % 66,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 170 346 1006 19323

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 17 12 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A BEBCDCBDDCAABEEEDACDACDECEDCBACCEDBEDDBC

Cevaplarınız  d  bCc  CecadEcDdCcbCccdbbCBAaCE       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CBDEECDDBADACACECBADADBDC

Cevaplarınız CBDaE  DBb dedCEC A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEECBACCAECCACCDAEEDBCECCAEBBBACCBADECCB

Cevaplarınız D     b b              b        a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DEACDABBECADCBDABECE

Cevaplarınız Dde  cc E A   D  d a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 7 8 32

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 15 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE TANIM TYT 0

Okul İlçe İl Genel

170 346 1006 19323

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-9 SES BİLGİSİ B

7

%4,12

61

%35,88

12

%7,06

3

%1,76

5

%2,94

82

%48,24
 

Doğru (%35,88)

Yanlış (%15,88)

Boş (%48,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-10 YAZIM KURALLARI E

1

%0,59

26

%15,29

23

%13,53

24

%14,12

82

%48,24

14

%8,24
 

Doğru (%48,24)

Yanlış (%43,53)

Boş (%8,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-11 YAZIM KURALLARI B

4

%2,35

98

%57,65

6

%3,53

5

%2,94

2

%1,18

55

%32,35
 

Doğru (%57,65)

Yanlış (%10,00)

Boş (%32,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-12 FİİLİMSİLER C

10

%5,88

52

%30,59

39

%22,94

13

%7,65

16

%9,41

40

%23,53
 

Doğru (%22,94)

Yanlış (%53,53)

Boş (%23,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-13 NOKTALAMA İŞARETLERİ D

3

%1,76

9

%5,29

8

%4,71

112

%65,88

25

%14,71

13

%7,65
 

Doğru (%65,88)

Yanlış (%26,47)

Boş (%7,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-14 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

3

%1,76

13

%7,65

88

%51,76
 

53

%31,18

13

%7,65
 

Doğru (%51,76)

Yanlış (%40,59)

Boş (%7,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-15 CÜMLENİN ÖGELERİ B

19

%11,18

81

%47,65

10

%5,88

6

%3,53

7

%4,12

47

%27,65
 

Doğru (%47,65)

Yanlış (%24,71)

Boş (%27,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-16 Sıfatlar D

3

%1,76

5

%2,94

11

%6,47

35

%20,59

35

%20,59

81

%47,65
 

Doğru (%20,59)

Yanlış (%31,76)

Boş (%47,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-1 AD SOYLU SÖZCÜKLER D

6

%3,53

8

%4,71

9

%5,29

78

%45,88

9

%5,29

60

%35,29
 

Doğru (%45,88)

Yanlış (%18,82)

Boş (%35,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-2 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri C  

1

%0,59

151

%88,82

10

%5,88

3

%1,76

5

%2,94
 

Doğru (%88,82)

Yanlış (%8,24)

Boş (%2,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-3 Metne Sözcük Yerleştirme A

128

%75,29

9

%5,29

5

%2,94

9

%5,29

13

%7,65

6

%3,53
 

Doğru (%75,29)

Yanlış (%21,18)

Boş (%3,53)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE TANIM TYT 0

Okul İlçe İl Genel

170 346 1006 19323

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-4 Sözcükte Anlam A

22

%12,94

26

%15,29

110

%64,71

3

%1,76
 

9

%5,29
 

Doğru (%12,94)

Yanlış (%81,76)

Boş (%5,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-22 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri B

9

%5,29

76

%44,71

31

%18,24

8

%4,71

30

%17,65

16

%9,41
 

Doğru (%44,71)

Yanlış (%45,88)

Boş (%9,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-23 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama E

11

%6,47

14

%8,24

1

%0,59

36

%21,18

54

%31,76

54

%31,76
 

Doğru (%31,76)

Yanlış (%36,47)

Boş (%31,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-24 Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri E

33

%19,41

12

%7,06

4

%2,35

8

%4,71

97

%57,06

16

%9,41
 

Doğru (%57,06)

Yanlış (%33,53)

Boş (%9,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-25 Paragrafın Yorumlanması E  

7

%4,12

65

%38,24

12

%7,06

68

%40,00

17

%10,00

1

%0,59

Doğru (%40,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-5 Paragrafa Özgü Soru Kökü D

25

%14,71

2

%1,18

3

%1,76

132

%77,65

2

%1,18

6

%3,53
 

Doğru (%77,65)

Yanlış (%18,82)

Boş (%3,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-6 İki Paragrafın Karşılaştırılması A

133

%78,24
 

1

%0,59

29

%17,06

1

%0,59

6

%3,53
 

Doğru (%78,24)

Yanlış (%18,24)

Boş (%3,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-7 Paragrafın Yorumlanması C

4

%2,35

51

%30,00

61

%35,88

18

%10,59

20

%11,76

16

%9,41
 

Doğru (%35,88)

Yanlış (%54,71)

Boş (%9,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-8 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme D

7

%4,12

23

%13,53

5

%2,94

95

%55,88

12

%7,06

28

%16,47
 

Doğru (%55,88)

Yanlış (%27,65)

Boş (%16,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-26 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

137

%80,59

9

%5,29
 

8

%4,71

4

%2,35

12

%7,06
 

Doğru (%80,59)

Yanlış (%12,35)

Boş (%7,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-27 Cümlelerden Paragraf Oluşturma C

32

%18,82

8

%4,71

100

%58,82

11

%6,47

1

%0,59

18

%10,59
 

Doğru (%58,82)

Yanlış (%30,59)

Boş (%10,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-28 Paragrafı İkiye Ayırma D

22

%12,94

74

%43,53

28

%16,47

26

%15,29

3

%1,76

17

%10,00
 

Doğru (%15,29)

Yanlış (%74,71)

Boş (%10,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE TANIM TYT 0

Okul İlçe İl Genel

170 346 1006 19323

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-29 Paragrafın Yorumlanması E

5

%2,94

12

%7,06

58

%34,12

49

%28,82

23

%13,53

23

%13,53
 

Doğru (%13,53)

Yanlış (%72,94)

Boş (%13,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-30 Paragrafa Özgü Soru Kökü C

4

%2,35
 

79

%46,47

35

%20,59

28

%16,47

24

%14,12
 

Doğru (%46,47)

Yanlış (%39,41)

Boş (%14,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-17 Paragrafın Yorumlanması E

4

%2,35

33

%19,41

6

%3,53

2

%1,18

111

%65,29

14

%8,24
 

Doğru (%65,29)

Yanlış (%26,47)

Boş (%8,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-18 SES BİLGİSİ D

10

%5,88

27

%15,88

5

%2,94

29

%17,06

12

%7,06

87

%51,18
 

Doğru (%17,06)

Yanlış (%31,76)

Boş (%51,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-19 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama C

27

%15,88

87

%51,18

30

%17,65

5

%2,94

3

%1,76

18

%10,59
 

Doğru (%17,65)

Yanlış (%71,76)

Boş (%10,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-20 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

2

%1,18

137

%80,59

6

%3,53

1

%0,59

3

%1,76

21

%12,35
 

Doğru (%80,59)

Yanlış (%7,06)

Boş (%12,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-21 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme A

136

%80,00

2

%1,18

4

%2,35
 

9

%5,29

19

%11,18
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%8,82)

Boş (%11,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-37 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme C

114

%67,06

5

%2,94

6

%3,53

8

%4,71

16

%9,41

21

%12,35
 

Doğru (%3,53)

Yanlış (%84,12)

Boş (%12,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-38 Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama C

31

%18,24

12

%7,06

49

%28,82

7

%4,12

35

%20,59

36

%21,18
 

Doğru (%28,82)

Yanlış (%50,00)

Boş (%21,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-39 Paragrafın Yorumlanması E

8

%4,71

4

%2,35

7

%4,12

20

%11,76

97

%57,06

34

%20,00
 

Doğru (%57,06)

Yanlış (%22,94)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-40 Paragrafın Yorumlanması D

3

%1,76

4

%2,35

7

%4,12

107

%62,94

14

%8,24

35

%20,59
 

Doğru (%62,94)

Yanlış (%16,47)

Boş (%20,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Paragrafın Yorumlanması B

1

%0,59

87

%51,18

11

%6,47

6

%3,53

41

%24,12

24

%14,12
 

Doğru (%51,18)

Yanlış (%34,71)

Boş (%14,12)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE TANIM TYT 0

Okul İlçe İl Genel

170 346 1006 19323

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-31 Paragrafın Yorumlanması E

9

%5,29

13

%7,65

19

%11,18

10

%5,88

65

%38,24

54

%31,76
 

Doğru (%38,24)

Yanlış (%30,00)

Boş (%31,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-32 Paragrafın Yorumlanması D  

1

%0,59

3

%1,76

137

%80,59

2

%1,18

27

%15,88
 

Doğru (%80,59)

Yanlış (%3,53)

Boş (%15,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-34 Paragrafın Yorumlanması D

1

%0,59

50

%29,41

1

%0,59

82

%48,24

9

%5,29

27

%15,88
 

Doğru (%48,24)

Yanlış (%35,88)

Boş (%15,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-35 Paragrafın Yorumlanması B

4

%2,35

128

%75,29
 

5

%2,94

2

%1,18

31

%18,24
 

Doğru (%75,29)

Yanlış (%6,47)

Boş (%18,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-36 Paragrafın Yorumlanması C

1

%0,59

36

%21,18

98

%57,65
  

35

%20,59
 

Doğru (%57,65)

Yanlış (%21,76)

Boş (%20,59)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4 Tarih ve Zaman C   

162

%97,01
 

1

%0,60

4

%2,40
 

Doğru (%97,01)

Yanlış (%0,60)

Boş (%2,40)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
(1302-1453) B

1

%0,60

154

%92,22

1

%0,60

3

%1,80

2

%1,20

6

%3,59
 

Doğru (%92,22)

Yanlış (%4,19)

Boş (%3,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-2

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
(1302-1453) D

13

%7,78

6

%3,59
 

121

%72,46

10

%5,99

16

%9,58

1

%0,60

Doğru (%72,46)

Yanlış (%17,96)

Boş (%9,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve
Toplum Yapısı E

35

%20,96

26

%15,57

6

%3,59

9

%5,39

52

%31,14

39

%23,35
 

Doğru (%31,14)

Yanlış (%45,51)

Boş (%23,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-5 ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI E

1

%0,60

2

%1,20

6

%3,59

1

%0,60

152

%91,02

5

%2,99
 

Doğru (%91,02)

Yanlış (%5,99)

Boş (%2,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-10 Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları C

7

%4,19

16

%9,58

93

%55,69

2

%1,20

10

%5,99

39

%23,35
 

Doğru (%55,69)

Yanlış (%20,96)

Boş (%23,35)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE TANIM TYT 0

Okul İlçe İl Genel

170 346 1006 19323

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-8 Kayaçlar D

3

%1,80

5

%2,99

5

%2,99

7

%4,19

18

%10,78

129

%77,25
 

Doğru (%4,19)

Yanlış (%18,56)

Boş (%77,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9 Bölge ve Bölge Türleri D

2

%1,20

9

%5,39

15

%8,98

99

%59,28

4

%2,40

38

%22,75
 

Doğru (%59,28)

Yanlış (%17,96)

Boş (%22,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 İklim Elemanları / Sıcaklık B

19

%11,38

58

%34,73

11

%6,59

11

%6,59

13

%7,78

55

%32,93
 

Doğru (%34,73)

Yanlış (%32,34)

Boş (%32,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-6 Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi A

61

%36,53

49

%29,34

8

%4,79

7

%4,19

9

%5,39

33

%19,76
 

Doğru (%36,53)

Yanlış (%43,71)

Boş (%19,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Felsefi Düşünce D

32

%19,16

38

%22,75

11

%6,59

36

%21,56

8

%4,79

42

%25,15
 

Doğru (%21,56)

Yanlış (%53,29)

Boş (%25,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-11

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları A

8

%4,79
 

18

%10,78

103

%61,68

21

%12,57

17

%10,18
 

Doğru (%4,79)

Yanlış (%85,03)

Boş (%10,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-12 Bilgi Felsefesi C

2

%1,20

4

%2,40

117

%70,06

8

%4,79

12

%7,19

24

%14,37
 

Doğru (%70,06)

Yanlış (%15,57)

Boş (%14,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15 Ahlak Felsefesi A

84

%50,30

25

%14,97

11

%6,59

18

%10,78
 

29

%17,37
 

Doğru (%50,30)

Yanlış (%32,34)

Boş (%17,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-14 Varlık Felsefesi C

16

%9,58

2

%1,20

112

%67,07

4

%2,40

1

%0,60

32

%19,16
 

Doğru (%67,07)

Yanlış (%13,77)

Boş (%19,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. E

1

%0,60
 

34

%20,36

2

%1,20

93

%55,69

37

%22,16
 

Doğru (%55,69)

Yanlış (%22,16)

Boş (%22,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının
önemini fark eder. C  

14

%8,38

125

%74,85

8

%4,79

2

%1,20

18

%10,78
 

Doğru (%74,85)

Yanlış (%14,37)

Boş (%10,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-18

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere
örnekler verir. B

4

%2,40

92

%55,09

5

%2,99

9

%5,39

2

%1,20

55

%32,93
 

Doğru (%55,09)

Yanlış (%11,98)

Boş (%32,93)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE TANIM TYT 0

Okul İlçe İl Genel

170 346 1006 19323

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20

İslam ahlakında yerilen bazı davranışları
ayet ve hadislerle açıklar. A

81

%48,50

18

%10,78

2

%1,20

29

%17,37

2

%1,20

35

%20,96
 

Doğru (%48,50)

Yanlış (%30,54)

Boş (%20,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı
tanır. D

14

%8,38

17

%10,18

2

%1,20

30

%17,96

20

%11,98

84

%50,30
 

Doğru (%17,96)

Yanlış (%31,74)

Boş (%50,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-21 Siyaset Felsefesi A

2

%1,20
  

1

%0,60
 

164

%98,20
 

Doğru (%1,20)

Yanlış (%0,60)

Boş (%98,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-23 Bilgi Felsefesi D  

2

%1,20
   

165

%98,80
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,20)

Boş (%98,80)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-22 Varlık Felsefesi B  

1

%0,60

1

%0,60
  

165

%98,80
 

Doğru (%0,60)

Yanlış (%0,60)

Boş (%98,80)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-25 Bilim Felsefesi D    

1

%0,60
 

166

%99,40
 

Doğru (%0,60)

Yanlış (%0,00)

Boş (%99,40)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-24 Din Felsefesi C

1

%0,60
 

2

%1,20
  

164

%98,20
 

Doğru (%1,20)

Yanlış (%0,60)

Boş (%98,20)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8 SAYILAR D

4

%2,40

23

%13,77

2

%1,20

115

%68,86

4

%2,40

19

%11,38
 

Doğru (%68,86)

Yanlış (%19,76)

Boş (%11,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-9 Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar E

20

%11,98

8

%4,79

9

%5,39

10

%5,99

61

%36,53

59

%35,33
 

Doğru (%36,53)

Yanlış (%28,14)

Boş (%35,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-10 SAYILAR E

13

%7,78

5

%2,99

4

%2,40

1

%0,60

18

%10,78

126

%75,45
 

Doğru (%10,78)

Yanlış (%13,77)

Boş (%75,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-11 Sayı Basamakları C

8

%4,79

1

%0,60

21

%12,57

9

%5,39

5

%2,99

123

%73,65
 

Doğru (%12,57)

Yanlış (%13,77)

Boş (%73,65)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE TANIM TYT 0

Okul İlçe İl Genel

170 346 1006 19323

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-15 RASYONEL SAYILAR B

2

%1,20

89

%53,29

9

%5,39

15

%8,98

3

%1,80

49

%29,34
 

Doğru (%53,29)

Yanlış (%17,37)

Boş (%29,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-16 Kesir Problemleri A

68

%40,72

31

%18,56

4

%2,40

1

%0,60

5

%2,99

58

%34,73
 

Doğru (%40,72)

Yanlış (%24,55)

Boş (%34,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-17 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler C

2

%1,20

5

%2,99

114

%68,26

3

%1,80

2

%1,20

41

%24,55
 

Doğru (%68,26)

Yanlış (%7,19)

Boş (%24,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-18 Mutlak Değerli Denklemler C  

11

%6,59

3

%1,80

3

%1,80

5

%2,99

145

%86,83
 

Doğru (%1,80)

Yanlış (%11,38)

Boş (%86,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-1

Üslü-Köklü-Mutlak Değerli Denklemler ve
Değişken Değiştirme A

99

%59,28

16

%9,58

9

%5,39

2

%1,20

6

%3,59

35

%20,96
 

Doğru (%59,28)

Yanlış (%19,76)

Boş (%20,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-2 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler E

2

%1,20

7

%4,19

6

%3,59

1

%0,60

16

%9,58

135

%80,84
 

Doğru (%9,58)

Yanlış (%9,58)

Boş (%80,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-3

Üslü-Köklü-Mutlak Değerli Denklemler ve
Değişken Değiştirme C

3

%1,80

3

%1,80

14

%8,38

7

%4,19

1

%0,60

139

%83,23
 

Doğru (%8,38)

Yanlış (%8,38)

Boş (%83,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-4 Rutin Olmayan Problemler C

2

%1,20

19

%11,38

71

%42,51

13

%7,78

4

%2,40

57

%34,13

1

%0,60

Doğru (%42,51)

Yanlış (%23,35)

Boş (%34,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-5 Sayı Problemleri A

21

%12,57

2

%1,20

8

%4,79

4

%2,40

3

%1,80

129

%77,25
 

Doğru (%12,57)

Yanlış (%10,18)

Boş (%77,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-6 Sayı Problemleri C

1

%0,60

2

%1,20

68

%40,72

4

%2,40

2

%1,20

90

%53,89
 

Doğru (%40,72)

Yanlış (%5,39)

Boş (%53,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-7 Rutin Olmayan Problemler C

1

%0,60

2

%1,20

22

%13,17

8

%4,79

4

%2,40

130

%77,84
 

Doğru (%13,17)

Yanlış (%8,98)

Boş (%77,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-23 Oran ve Orantı D

2

%1,20

2

%1,20

1

%0,60

40

%23,95

4

%2,40

118

%70,66
 

Doğru (%23,95)

Yanlış (%5,39)

Boş (%70,66)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE TANIM TYT 0

Okul İlçe İl Genel

170 346 1006 19323

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-24 Yaş Problemleri A

41

%24,55

3

%1,80

5

%2,99
 

1

%0,60

117

%70,06
 

Doğru (%24,55)

Yanlış (%5,39)

Boş (%70,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-25 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri E

2

%1,20

5

%2,99

3

%1,80

14

%8,38

42

%25,15

101

%60,48
 

Doğru (%25,15)

Yanlış (%14,37)

Boş (%60,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-26 Hareket Problemleri E

3

%1,80

3

%1,80

2

%1,20

6

%3,59

10

%5,99

143

%85,63
 

Doğru (%5,99)

Yanlış (%8,38)

Boş (%85,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-27 Sayı Problemleri D

1

%0,60

2

%1,20

6

%3,59

21

%12,57

2

%1,20

135

%80,84
 

Doğru (%12,57)

Yanlış (%6,59)

Boş (%80,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-28 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri B

1

%0,60

3

%1,80

8

%4,79

7

%4,19
 

148

%88,62
 

Doğru (%1,80)

Yanlış (%9,58)

Boş (%88,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-29 Sayı Problemleri C

1

%0,60
 

7

%4,19

12

%7,19

3

%1,80

144

%86,23
 

Doğru (%4,19)

Yanlış (%9,58)

Boş (%86,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-12 İşçi Problemleri E

1

%0,60

3

%1,80

22

%13,17

2

%1,20

9

%5,39

130

%77,84
 

Doğru (%5,39)

Yanlış (%16,77)

Boş (%77,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-13 Karışım Problemleri C

8

%4,79

33

%19,76

13

%7,78

3

%1,80

3

%1,80

107

%64,07
 

Doğru (%7,78)

Yanlış (%28,14)

Boş (%64,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-14 Kartezyen Çarpım C

2

%1,20

3

%1,80

4

%2,40

3

%1,80

1

%0,60

154

%92,22
 

Doğru (%2,40)

Yanlış (%5,39)

Boş (%92,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-19 Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme A

12

%7,19

7

%4,19

12

%7,19

20

%11,98

8

%4,79

108

%64,67
 

Doğru (%7,19)

Yanlış (%28,14)

Boş (%64,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-20 FONKSİYONLAR E

7

%4,19

5

%2,99

2

%1,20

4

%2,40

8

%4,79

141

%84,43
 

Doğru (%4,79)

Yanlış (%10,78)

Boş (%84,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-21 Grafik Problemleri B

8

%4,79

32

%19,16

1

%0,60

6

%3,59
 

120

%71,86
 

Doğru (%19,16)

Yanlış (%8,98)

Boş (%71,86)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE TANIM TYT 0

Okul İlçe İl Genel

170 346 1006 19323

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-22 Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi B

2

%1,20

23

%13,77

5

%2,99

2

%1,20

2

%1,20

133

%79,64
 

Doğru (%13,77)

Yanlış (%6,59)

Boş (%79,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-38 SAYMA VE OLASILIK B

2

%1,20

15

%8,98

4

%2,40

5

%2,99

5

%2,99

136

%81,44
 

Doğru (%8,98)

Yanlış (%9,58)

Boş (%81,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-39 Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar A

11

%6,59

12

%7,19

9

%5,39

3

%1,80
 

132

%79,04
 

Doğru (%6,59)

Yanlış (%14,37)

Boş (%79,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-40 Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi C

2

%1,20

5

%2,99

12

%7,19
 

3

%1,80

145

%86,83
 

Doğru (%7,19)

Yanlış (%5,99)

Boş (%86,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-35 Kare C

52

%31,14

1

%0,60

11

%6,59

25

%14,97

12

%7,19

66

%39,52
 

Doğru (%6,59)

Yanlış (%53,89)

Boş (%39,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-36 Dikdörtgen B

17

%10,18

30

%17,96

2

%1,20
 

4

%2,40

113

%67,66

1

%0,60

Doğru (%17,96)

Yanlış (%14,37)

Boş (%67,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-37 Yamuk A

7

%4,19

4

%2,40

5

%2,99

9

%5,39

1

%0,60

141

%84,43
 

Doğru (%4,19)

Yanlış (%11,38)

Boş (%84,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-30 Üçgenlerin Benzerliği D

1

%0,60

1

%0,60

2

%1,20

5

%2,99

10

%5,99

148

%88,62
 

Doğru (%2,99)

Yanlış (%8,38)

Boş (%88,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-31 Dörtgenler E

1

%0,60

3

%1,80
 

1

%0,60

3

%1,80

159

%95,21
 

Doğru (%1,80)

Yanlış (%2,99)

Boş (%95,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-32 Çokgenler C

2

%1,20

2

%1,20

7

%4,19
 

1

%0,60

155

%92,81
 

Doğru (%4,19)

Yanlış (%2,99)

Boş (%92,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-33 Prizmalar C

2

%1,20

4

%2,40

5

%2,99

1

%0,60

1

%0,60

154

%92,22
 

Doğru (%2,99)

Yanlış (%4,79)

Boş (%92,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-34 UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) B  

1

%0,60
  

4

%2,40

162

%97,01
 

Doğru (%0,60)

Yanlış (%2,40)

Boş (%97,01)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE TANIM TYT 0

Okul İlçe İl Genel

170 346 1006 19323

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-5

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer
Disiplinlerle İlişkisi D

2

%1,18

22

%13,02

24

%14,20

102

%60,36

3

%1,78

15

%8,88

1

%0,59

Doğru (%60,36)

Yanlış (%30,77)

Boş (%8,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Düzgün Doğrusal Hareket E

17

%10,06

39

%23,08

7

%4,14

30

%17,75

36

%21,30

40

%23,67
 

Doğru (%21,30)

Yanlış (%55,03)

Boş (%23,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Katı, Sıvı, Gaz Basıncı A

15

%8,88

38

%22,49

10

%5,92

18

%10,65

41

%24,26

47

%27,81
 

Doğru (%8,88)

Yanlış (%63,31)

Boş (%27,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Elektroskop C

31

%18,34

12

%7,10

21

%12,43

3

%1,78

13

%7,69

89

%52,66
 

Doğru (%12,43)

Yanlış (%34,91)

Boş (%52,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Mekanik Enerji ve Korunumu D

3

%1,78

6

%3,55

1

%0,59

48

%28,40

84

%49,70

27

%15,98
 

Doğru (%28,40)

Yanlış (%55,62)

Boş (%15,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 OPTİK A

6

%3,55

33

%19,53

24

%14,20

16

%9,47

24

%14,20

66

%39,05
 

Doğru (%3,55)

Yanlış (%57,40)

Boş (%39,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 ISI VE SICAKLIK B

13

%7,69

7

%4,14

91

%53,85

3

%1,78

16

%9,47

39

%23,08
 

Doğru (%4,14)

Yanlış (%72,78)

Boş (%23,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-11 Atomun Yapısı B

34

%20,12

55

%32,54

6

%3,55

3

%1,78

9

%5,33

61

%36,09

1

%0,59

Doğru (%32,54)

Yanlış (%31,36)

Boş (%36,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-13 MADDENİN HÂLLERİ E

1

%0,59

7

%4,14

5

%2,96

6

%3,55

112

%66,27

38

%22,49
 

Doğru (%66,27)

Yanlış (%11,24)

Boş (%22,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-14 Fiziksel ve Kimyasal Değişimler C

11

%6,51

7

%4,14

18

%10,65

11

%6,51

3

%1,78

119

%70,41
 

Doğru (%10,65)

Yanlış (%18,93)

Boş (%70,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12 Mol Kavramı A

47

%27,81

6

%3,55

2

%1,18

50

%29,59

3

%1,78

61

%36,09
 

Doğru (%27,81)

Yanlış (%36,09)

Boş (%36,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-8 Kimyanın Sembolik Dili D

9

%5,33

18

%10,65

30

%17,75

53

%31,36

3

%1,78

56

%33,14
 

Doğru (%31,36)

Yanlış (%35,50)

Boş (%33,14)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE TANIM TYT 0

Okul İlçe İl Genel

170 346 1006 19323

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-9 Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri C

23

%13,61

12

%7,10

31

%18,34

78

%46,15

5

%2,96

20

%11,83
 

Doğru (%18,34)

Yanlış (%69,82)

Boş (%11,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-10 Asitler ve Bazlar B

8

%4,73

64

%37,87

2

%1,18

9

%5,33

14

%8,28

72

%42,60
 

Doğru (%37,87)

Yanlış (%19,53)

Boş (%42,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-19 Enzimler D

5

%2,96

2

%1,18

8

%4,73

83

%49,11

11

%6,51

60

%35,50
 

Doğru (%49,11)

Yanlış (%15,38)

Boş (%35,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Mitokondri A

38

%22,49

12

%7,10

10

%5,92

40

%23,67

6

%3,55

63

%37,28
 

Doğru (%22,49)

Yanlış (%40,24)

Boş (%37,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Hayvanlar B

5

%2,96

70

%41,42

7

%4,14

7

%4,14

21

%12,43

59

%34,91
 

Doğru (%41,42)

Yanlış (%23,67)

Boş (%34,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Soyağaçları (Otozomal) E

4

%2,37

3

%1,78

12

%7,10

5

%2,96

87

%51,48

57

%33,73

1

%0,59

Doğru (%51,48)

Yanlış (%14,79)

Boş (%33,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Eşeysiz ve Eşeyli Üreme Karşılaştırma C

4

%2,37

4

%2,37

82

%48,52

21

%12,43

8

%4,73

50

%29,59
 

Doğru (%48,52)

Yanlış (%21,89)

Boş (%29,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı E

65

%38,46

12

%7,10

17

%10,06

10

%5,92

32

%18,93

32

%18,93

1

%0,59

Doğru (%18,93)

Yanlış (%62,13)

Boş (%18,93)
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